
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

1 0 BEREN KANTEMİR 10A 29 1 28,75 10 0 10,00 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 7 3 6,25 8 2 7,50 10 0 10,00 112 8 110,00 477,200 1

2 0 BERK TUNÇER 10 30 0 30,00 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 10 0 10,00 112 8 110,00 464,388 3

3 0 ASLI ELİBOL 10 29 0 29,00 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 10 0 10,00 111 8 109,00 460,178 5

4 0 MURAT SATIR 10 29 1 28,75 8 2 7,50 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 5 23,75 10 0 10,00 9 1 8,75 10 0 10,00 109 10 106,50 450,698 7

5 0 HAKAN GÜREL 10 30 0 30,00 9 0 9,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 0 21,00 9 0 9,00 9 0 9,00 9 0 9,00 107 0 107,00 446,740 9

6 0 SUDE NAZ YAĞIZ 10 29 1 28,75 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 5 23,75 9 1 8,75 8 1 7,75 10 0 10,00 107 12 104,00 445,775 11

7 0 MUHAMMED ŞAHİN 10 28 1 27,75 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 5 23,75 9 1 8,75 9 1 8,75 10 0 10,00 107 12 104,00 443,515 13

8 0 EREN ACAR 10 28 1 27,75 8 2 7,50 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 9 1 8,75 8 1 7,75 10 0 10,00 106 11 103,25 442,823 15

9 0 ESRA GÜLÇİMEN 10 26 3 25,25 10 0 10,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 6 1 5,75 5 0 5,00 6 2 5,50 95 12 92,00 426,358 17

10 0 ZEYNEP AYDIN 10 27 3 26,25 9 1 8,75 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 24 2 23,50 6 4 5,00 8 0 8,00 6 2 5,50 96 16 92,00 415,718 20

11 0 İMGE GÜLAY 10 25 5 23,75 9 1 8,75 9 0 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 1 24,75 7 1 6,75 6 1 5,75 5 1 4,75 95 11 92,25 414,928 22

12 0 ZEYNEP MİNE ERİŞEN 10 24 1 23,75 7 2 6,50 7 1 6,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 3 2 2,50 6 1 5,75 7 3 6,25 89 12 86,00 401,353 25

13 0 PELİN KARATAŞ 10 25 2 24,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 8 2 7,50 6 1 5,75 4 4 3,00 90 18 85,50 396,445 28

14 0 ZEYNEP SUDE KOCA 10 25 5 23,75 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 4 4 3,00 7 1 6,75 6 2 5,50 89 20 84,00 387,538 35

15 0 AYŞENAZ BİLGİN 10 25 3 24,25 10 0 10,00 8 1 7,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 4 15,00 6 3 5,25 6 1 5,75 6 2 5,50 85 15 81,25 364,388 49

16 0 FURKAN AKÇEKOCE 10 21 9 18,75 6 4 5,00 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 23 7 21,25 7 3 6,25 6 4 5,00 8 2 7,50 82 38 72,50 351,913 65

17 0 EMRE SAGIN 10 21 6 19,50 9 0 9,00 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 6 14,50 4 3 3,25 7 1 6,75 8 0 8,00 83 17 78,75 347,475 71

18 0 BATURALP FIRINCI 10 24 1 23,75 7 2 6,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 13 2 12,50 4 3 3,25 5 1 4,75 8 1 7,75 76 12 73,00 338,615 77

19 0 HABİBENUR AKMAN 10 22 3 21,25 10 0 10,00 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 3 7 1,25 6 2 5,50 9 0 9,00 78 18 73,50 336,678 80

20 0 ECE CANSU ALTIN 10 25 4 24,00 9 0 9,00 7 0 7,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 7 2 6,50 3 5 1,75 4 5 2,75 76 22 70,50 329,628 87

21 0 EBRAR YÜKSEKKAYA 10 21 7 19,25 6 3 5,25 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 7 16,25 6 4 5,00 3 5 1,75 3 3 2,25 72 34 63,50 321,090 98

22 0 ESMA UZ 10 23 6 21,50 7 2 6,50 5 4 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 14 7 12,25 5 5 3,75 7 2 6,50 5 5 3,75 74 33 65,75 318,053 102

23 0 KADİR ANIL DOĞAN 10 21 4 20,00 10 0 10,00 7 2 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 5 9,75 4 4 3,00 7 0 7,00 5 1 4,75 72 18 67,50 311,325 113

24 6948 HAMİT BOZKURT 10E 21 4 20,00 7 1 6,75 7 2 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 13 6 11,50 4 4 3,00 3 2 2,50 6 2 5,50 68 22 62,50 306,395 121

25 0 FAZİLET YAVU* 10 26 2 25,50 8 2 7,50 7 2 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 10 13 6,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 4 3,00 70 31 62,25 303,803 124

26 0 ARDA TUNÇ 10 25 1 24,75 5 4 4,00 5 4 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 15 6,25 7 3 6,25 6 1 5,75 5 4 4,00 72 32 64,00 303,315 127

27 0 BEYZA TUTAR 10 22 5 20,75 7 3 6,25 2 6 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 5 12,75 4 6 2,50 4 3 3,25 6 2 5,50 66 33 57,75 301,348 133

28 0 PIRILTISU AYKOL 10 23 5 21,75 10 0 10,00 8 0 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 8 6,00 4 4 3,00 4 3 3,25 4 4 3,00 71 24 65,00 299,805 139

29 793 MUSTAFA ATEŞ 10C 24 5 22,75 6 1 5,75 4 4 3,00 1 0 1,00 11 5 9,75 4 5 2,75 4 4 3,00 7 3 6,25 61 27 54,25 289,185 153
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

30 0 NEHİR SALDIRICI 10 23 5 21,75 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 7 6,25 4 4 3,00 4 3 3,25 5 4 4,00 67 30 59,50 288,568 155

31 0 TUNAHAN KIR 10 25 5 23,75 6 4 5,00 2 7 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 11 7 9,25 3 6 1,50 2 2 1,50 5 3 4,25 62 36 53,00 288,038 157

32 0 ALİ DÖNMEZER 10 21 1 20,75 8 0 8,00 12 5 10,75 6 4 5,00 5 2 4,50 6 3 5,25 58 15 54,25 287,413 161

33 0 ÖMER BURAN 10 23 6 21,50 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 2 7 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 61 26 54,50 285,810 166

34 0 AYDIN TEKİN 10 23 7 21,25 7 3 6,25 6 4 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 9 5 7,75 3 5 1,75 3 3 2,25 6 3 5,25 62 34 53,50 279,218 185

35 0 AKİF CAN ELMAS 10 20 2 19,50 10 0 10,00 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 4 3 3,25 6 0 6,00 4 3 3,25 64 14 60,50 279,120 187

36 0 ASİL YAĞMUR ASİLLER 10 24 4 23,00 7 1 6,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 13 6,75 2 8 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 60 38 50,50 274,575 204

37 20077 SENA BEGÜM BİLİM 10 14 13 10,75 4 4 3,00 2 4 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 19 5 17,75 2 7 0,25 3 4 2,00 5 3 4,25 57 42 46,50 271,925 216

38 0 EMİNENUR AYDOĞAN 10 23 4 22,00 6 3 5,25 6 2 5,50 1 3 0,25 4 1 3,75 8 6 6,50 2 4 1,00 5 2 4,50 3 4 2,00 58 29 50,75 271,605 219

39 0 NESLİŞAH EMLİKLİ 10 23 7 21,25 6 4 5,00 3 7 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 11 12 8,00 1 8 -1,00 5 4 4,00 3 5 1,75 61 48 49,00 271,165 223

40 317 MEHMET ENES SEVER 10F 24 4 23,00 9 1 8,75 6 4 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 6 12 3,00 3 7 1,25 4 4 3,00 7 2 6,50 64 38 54,50 270,968 226

41 0 ZEHRA KALIP 10A 18 5 16,75 5 3 4,25 5 4 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 10 1 9,75 4 4 3,00 3 3 2,25 6 2 5,50 57 24 51,00 270,048 229

42 0 EBRU KAYSI 10A 20 8 18,00 8 2 7,50 8 2 7,50 2 2 1,50 5 0 5,00 7 9 4,75 4 5 2,75 1 1 0,75 8 1 7,75 63 30 55,50 267,720 239

43 0 ZEYNEP HARMANBAŞI 10 23 5 21,75 8 2 7,50 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 9 4 8,00 2 6 0,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 54 30 46,50 267,135 243

44 0 ALİ KEMAL ÇETİNER 10 16 10 13,50 8 1 7,75 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 10 9,50 3 7 1,25 4 4 3,00 6 3 5,25 63 40 53,00 267,115 245

45 0 SUDE NAZ ZORLU 10 21 6 19,50 9 1 8,75 5 3 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 6 8 4,00 5 4 4,00 5 2 4,50 4 4 3,00 62 31 54,25 265,935 249

46 0 ADA ÇAKAL 10 21 6 19,50 10 0 10,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 3 7 1,25 4 3 3,25 3 6 1,50 60 36 51,00 264,360 255

47 0 ASLINUR KIZIL 10 23 7 21,25 3 3 2,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 6 7,50 3 5 1,75 5 1 4,75 4 6 2,50 55 37 45,75 261,958 264

48 0 ZEHRA KILIÇ 10 20 8 18,00 6 3 5,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 2 2,50 10 9 7,75 1 7 -0,75 5 2 4,50 6 2 5,50 58 38 48,50 261,790 268

49 0 ZÜLAL YAYLACI 10 20 4 19,00 5 1 4,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 7 4 6,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 3 2,25 52 13 48,75 259,765 276

50 0 DENİZ GÜLBAV 10 20 7 18,25 9 1 8,75 5 4 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 10 19 5,25 2 5 0,75 6 3 5,25 3 6 1,50 61 46 49,50 257,555 287

51 0 İRMAK ÇAKMAK 10 21 8 19,00 5 4 4,00 6 2 5,50 1 2 0,50 4 1 3,75 8 4 7,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 52 26 45,50 255,938 294

52 480 HEDİYE ELİF KARABEL 10 18 9 15,75 7 1 6,75 5 3 4,25 1 4 0,00 4 1 3,75 11 7 9,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 5 1,75 54 38 44,50 253,763 300

53 0 AHMET FATİH FİLİZ 10 17 11 14,25 7 3 6,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 11 7,25 6 4 5,00 6 2 5,50 4 4 3,00 59 39 49,25 253,380 304

54 0 OKAN MORBONCUK 10 20 6 18,50 6 1 5,75 1 0 1,00 4 0 4,00 11 5 9,75 2 6 0,50 1 2 0,50 45 20 40,00 251,983 307

55 0 AZRA MÜBERRA KÖKSAL 10 21 7 19,25 7 3 6,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 6 5,50 2 7 0,25 1 0 1,00 4 5 2,75 54 35 45,25 251,918 309

56 0 ALPER UYSAL 10 19 7 17,25 5 3 4,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 8 10 5,50 5 4 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 55 31 47,25 251,155 315

57 0 MEHMETTALHA ÖZBEK 10 16 9 13,75 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 8 7,00 3 4 2,00 4 1 3,75 5 4 4,00 57 36 48,00 249,660 320

58 0 EMİR YILMAZ 10 24 4 23,00 8 2 7,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 6 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 51 21 45,75 249,238 323
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

59 0 MUALLA FINDIK 10 19 10 16,50 7 3 6,25 6 1 5,75 3 1 2,75 2 2 1,50 8 9 5,75 2 6 0,50 4 2 3,50 4 2 3,50 55 36 46,00 247,888 327

60 0 YİĞİT GÖK AYA 10A 15 6 13,50 6 3 5,25 4 5 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 9 1 8,75 2 5 0,75 3 2 2,50 6 3 5,25 51 25 44,75 247,483 329

61 0 İREM NUR BELEN 10 16 6 14,50 3 4 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 3 9,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 47 20 42,00 245,065 343

62 0 ZEHRA BETÜL AKKAYA 10 23 7 21,25 6 4 5,00 2 4 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 0 3,00 48 23 42,25 244,438 346

63 0 DOĞA ÖNER 10 20 7 18,25 7 3 6,25 5 4 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 7 3,25 3 6 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 54 32 46,00 244,238 350

64 0 SEİ HA TAYYAR 10 18 9 15,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 7 5 5,75 6 1 5,75 2 0 2,00 6 2 5,50 50 19 45,25 243,638 353

65 587 ZEREN ÇALIŞKAN 10H 20 7 18,25 5 3 4,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 6 3,50 3 4 2,00 2 4 1,00 5 2 4,50 52 27 45,25 243,403 355

66 0 YAKUP SOYALP 10 14 6 12,50 5 2 4,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 12 4 11,00 3 5 1,75 4 3 3,25 3 3 2,25 47 26 40,50 243,058 359

67 783 BUĞRAÇINAR KARINCALI 10 20 9 17,75 7 3 6,25 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 7 3,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 5 3,75 54 40 44,00 238,210 377

68 0 TAHA YILMAZTÜRK 10 18 8 16,00 6 2 5,50 1 6 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 9 9 6,75 2 6 0,50 4 2 3,50 5 3 4,25 50 38 40,50 237,830 380

69 0 AHMET AYDIN 10 19 6 17,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 46 27 39,25 237,813 382

70 0 ENSAR AYDIN 10 19 1 18,75 9 0 9,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 1 0 1,00 4 3 3,25 50 12 47,00 237,108 388

71 0 HAYAT EKER 10 23 7 21,25 6 4 5,00 5 5 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 17 -0,25 5 4 4,00 2 2 1,50 4 2 3,50 55 44 44,00 235,815 396

72 0 RUVEYDA ESER 10 20 5 18,75 7 1 6,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 44 20 39,00 234,618 401

73 0 SELAY SU KIRAN 10C 18 7 16,25 7 3 6,25 4 2 3,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 5 2,75 5 3 4,25 3 3 2,25 3 4 2,00 51 28 44,00 234,230 405

74 8435 ASLI TÜLAY GÜNER 10G 21 4 20,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 4 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 3 3,25 43 19 38,25 233,728 409

75 0 EMİR AÇIKALIN 10 16 14 12,50 9 1 8,75 7 3 6,25 1 4 0,00 3 2 2,50 7 7 5,25 4 5 2,75 5 5 3,75 3 4 2,00 55 45 43,75 233,158 413

76 0 KEMAI UTKAN YAŞAR 10 17 5 15,75 7 2 6,50 6 2 5,50 1 1 0,75 3 1 2,75 7 9 4,75 4 5 2,75 2 3 1,25 47 28 40,00 231,270 424

77 20219 BÜŞRA ÖZCAN 10A 12 5 10,75 3 6 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 12 5 10,75 3 3 2,25 3 3 2,25 6 3 5,25 44 30 36,50 229,678 431

78 0 GÜLFİDAN BATUR 10 21 6 19,50 4 6 2,50 5 5 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 6 19 1,25 2 6 0,50 6 2 5,50 4 5 2,75 54 53 40,75 229,620 433

79 0 ELİF NUR ÖCALAN 10 23 7 21,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 40 15 36,25 229,620 433

80 0 BERATCAN KESKİNKAYA 10 18 8 16,00 5 4 4,00 6 1 5,75 3 2 2,50 2 2 1,50 7 11 4,25 2 6 0,50 2 4 1,00 5 3 4,25 50 41 39,75 229,475 437

81 0 BERKAY ÇAVUŞ 10 17 9 14,75 10 0 10,00 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 15 3,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 4 5 2,75 53 43 42,25 229,348 439

82 0 MUSTAFA ÇAĞRI İMAL 10 14 10 11,50 7 2 6,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 5 3,75 6 2 5,50 4 2 3,50 2 4 1,00 52 28 45,00 229,143 441

83 0 ZEYNEP ERTEM 10 20 10 17,50 7 3 6,25 1 9 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 6 0,50 4 6 2,50 5 5 3,75 50 44 39,00 228,618 446

84 0 ALPER AÇIKBAŞ 10 18 10 15,50 7 3 6,25 6 3 5,25 1 4 0,00 2 3 1,25 8 14 4,50 4 6 2,50 4 5 2,75 3 6 1,50 53 54 39,50 228,438 450

85 0 ALİ ERHAN ATAKAN 10 19 5 17,75 7 2 6,50 1 1 0,75 6 6 4,50 3 6 1,50 3 6 1,50 5 5 3,75 44 31 36,25 226,140 464

86 2222 FEYZANUR HALICI 10 18 10 15,50 5 4 4,00 3 4 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 3 3 2,25 47 36 38,00 225,123 470

87 0 BERKE ERDOĞAN 10 17 7 15,25 5 3 4,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 6 5,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 4 2,00 45 33 36,75 225,020 472
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

88 0 TALHA GÜNDOĞDU 10 14 6 12,50 4 5 2,75 5 2 4,50 2 2 1,50 3 1 2,75 8 7 6,25 2 6 0,50 3 3 2,25 6 3 5,25 47 35 38,25 224,373 479

89 0 MELİS TUĞÇE IŞIK 10 19 9 16,75 8 2 7,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 6 7 4,25 2 7 0,25 2 2 1,50 3 6 1,50 47 44 36,00 223,478 486

90 0 NEHİR GÜVENÇ 10 13 9 10,75 7 3 6,25 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 4 5,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 2 3,50 46 24 40,00 220,835 499

91 0 NESLİHAN DEMİR 10 7 11 4,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 15 5 13,75 5 4 4,00 4 3 3,25 4 5 2,75 42 31 34,25 220,030 502

92 0 TUĞBA KOCAMAN 10 20 10 17,50 6 4 5,00 3 6 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 23 1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 4 6 2,50 54 65 37,75 219,535 507

93 0 ELİFGÜL GÜNERKAYA 10B 20 6 18,50 5 3 4,25 6 3 5,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 7 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 3 2,25 46 31 38,25 216,753 523

94 0 YAKUP ARSLAN 10 21 6 19,50 7 1 6,75 1 7 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 10 1,50 1 8 -1,00 2 4 1,00 2 5 0,75 44 43 33,25 215,813 527

95 0 ASEL HASAN 10 21 9 18,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 7 2,25 3 6 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 41 32 33,00 215,180 532

96 0 AHMETDOĞUŞ BAĞCI 10 15 11 12,25 7 3 6,25 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 8 7 6,25 2 8 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 44 43 33,25 213,915 541

97 0 RÜMEYSA NUR UYKUN 10 15 11 12,25 4 4 3,00 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 11 5,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 4 4 3,00 46 48 34,00 212,345 551

98 0 SUDE NAZ ÇAKIR 10 20 8 18,00 3 7 1,25 2 6 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 7 15 3,25 3 6 1,50 3 5 1,75 2 6 0,50 45 57 30,75 211,845 556

99 0 ÖMER EARUK ALTINTAŞ 10 14 6 12,50 7 3 6,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 6 8 4,00 4 5 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 43 32 35,00 210,630 565

100 0 BÜŞRA SILA AYGÖZ 10 16 10 13,50 7 3 6,25 4 4 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 9 2,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 3 6 1,50 46 43 35,25 210,620 567

101 0 ESMA DOĞAN 10 17 9 14,75 4 5 2,75 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 2 1 1,75 1 1 0,75 38 26 31,50 210,573 569

102 0 MERVEÇETİN 10 20 9 17,75 4 3 3,25 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 15 1,25 2 6 0,50 1 4 0,00 4 6 2,50 46 52 33,00 210,505 571

103 0 ZEHRA ENES 10 15 8 13,00 5 3 4,25 2 8 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 9 6 7,50 3 6 1,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 40 44 29,00 210,033 577

104 0 EYLÜL IRMAK ÖZDAMAR 10 17 4 16,00 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 10 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 5 1,75 40 34 31,50 207,285 590

105 0 ELİF ERVUZ 10 23 6 21,50 3 7 1,25 3 7 1,25 3 6 1,50 2 3 1,25 2 6 0,50 36 35 27,25 206,923 593

106 1011 BİLGEHAN KÜLEKCİ 10K 13 2 12,50 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 3 4,25 3 5 1,75 1 1 0,75 4 2 3,50 36 15 32,25 206,133 596

107 0 DEFNE TÜTÜNCÜ 10 16 11 13,25 6 3 5,25 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 6 2,50 2 7 0,25 2 3 1,25 3 6 1,50 44 42 33,50 205,873 599

108 0 MELEK SUDE GÖKTAŞ 10 18 9 15,75 6 4 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 9 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 6 1,50 43 40 33,00 205,015 604

109 0 BEYZANUR GÖKDAĞ 10 18 11 15,25 6 4 5,00 3 7 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 3 3,25 1 8 -1,00 4 6 2,50 41 44 30,00 204,975 606

110 0 SUEDA ÖZDEMİR 10 14 4 13,00 2 1 1,75 4 2 3,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 3 4 2,00 36 20 31,00 203,475 616

111 0 SUDENAZ ELMAS 10 21 6 19,50 6 4 5,00 3 4 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 7 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 40 39 30,25 203,128 619

112 0 MUHAMMED EŞMEKAYA 10 15 10 12,50 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 7 1,25 4 4 3,00 3 5 1,75 45 41 34,75 202,813 622

113 0 AYŞE NİLSU AKIN 10 18 12 15,00 7 3 6,25 1 9 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 24 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 6 4 5,00 51 69 33,75 201,713 630

114 0 ILGIN ALUFTEKİN 10 17 8 15,00 4 5 2,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 7 2,25 3 7 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 40 38 30,50 201,688 633

115 1393 SEVGİNAZ YÜKSEL 10A 18 12 15,00 4 5 2,75 3 5 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 4 2,00 1 9 -1,25 4 2 3,50 40 39 30,25 201,238 635

116 314 ALİ ATA TÜRK 10 12 3 11,25 10 0 10,00 4 2 3,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 38 12 35,00 201,140 637
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

117 0 İKRARASLI YÜKSEKKAYA 10 15 8 13,00 3 3 2,25 2 7 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 6 7 4,25 4 6 2,50 3 3 2,25 2 8 0,00 40 45 28,75 199,915 645

118 0 MELİH KONUK 10 14 8 12,00 6 4 5,00 4 6 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 7 1,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 2 1,50 42 32 34,00 199,698 647

119 0 KADİR ÜNSAL 10 15 11 12,25 2 6 0,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 19 5,25 2 8 0,00 4 5 2,75 1 8 -1,00 44 67 27,25 198,613 654

120 0 KEMAL GÖKTUNALI 10D 14 8 12,00 8 1 7,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 4 1,00 40 24 34,00 196,218 663

121 0 YUSUF GÜNER 10 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 12 7 10,25 2 6 0,50 4 2 3,50 6 3 5,25 33 22 27,50 194,060 673

122 0 ARDAFUATATALAY 10 15 5 13,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 7 -1,75 1 1 0,75 4 2 3,50 33 26 26,50 192,745 682

123 0 İLAYDA ÖZKARA 10 19 8 17,00 7 3 6,25 2 6 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 38 26,50 192,723 684

124 0 CANPO *T KURT 10 14 7 12,25 6 2 5,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 8 2,00 3 6 1,50 2 4 1,00 4 6 2,50 39 41 28,75 191,813 688

125 0 ONUR KARADAĞ 10 16 13 12,75 2 3 1,25 2 7 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 9 2,75 2 8 0,00 4 3 3,25 3 6 1,50 39 54 25,50 188,108 704

126 0 SEYRAN ÖZDEMİR 10 16 11 13,25 6 3 5,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 9 0,75 1 2 0,50 2 5 0,75 2 6 0,50 38 43 27,25 187,678 710

127 0 SAMİ YUSUF KARACİF 10 19 8 17,00 6 4 5,00 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 15 -1,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 42 62 26,50 187,180 714

128 0 HATİCE KÜBRA ALKUL 10 19 9 16,75 5 4 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 5 0,75 30 23 24,25 186,525 719

129 0 MERT CAN BOZ 10 18 4 17,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 10 -2,50 2 6 0,50 3 4 2,00 3 3 2,25 36 38 26,50 183,873 734

130 0 NURSENA AÇIK 10 15 15 11,25 8 2 7,50 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 45 75 26,25 182,463 740

131 0 MERİÇ DİŞÖZ 10 14 7 12,25 3 6 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 1 4,75 35 31 27,25 181,425 745

132 0 NUR TURAN 10 5 1 4,75 2 2 1,50 2 0 2,00 11 8 9,00 1 9 -1,25 3 2 2,50 4 4 3,00 28 26 21,50 181,145 748

133 0 ZÜMRA YILDIRIM 10 20 8 18,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 27 21 21,75 180,065 753

134 0 HASAN ALTUN 10 17 12 14,00 3 7 1,25 1 8 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 5 0,75 4 5 2,75 35 49 22,75 179,705 755

135 0 NURSİMA HAVVA BAŞDAĞ 10G 17 13 13,75 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 6 24 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 43 77 23,75 178,675 763

136 0 İKRA ZEYNEP ARMUTAK 10 16 8 14,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 4 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 25 16 21,00 176,873 769

137 0 CEREN BAYRAKTAR 10 14 10 11,50 3 6 1,50 6 4 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 4 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 34 38 24,50 176,203 774

138 0 İSA FURKAN KIŞLAR 10 13 12 10,00 4 4 3,00 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 37 35 28,25 176,170 776

139 0 AKİF ARSLAN ÖZTÜRK 10 14 15 10,25 6 4 5,00 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 8 0,00 4 2 3,50 1 8 -1,00 38 50 25,50 176,135 778

140 0 FATMANUR YAYLA 10 18 9 15,75 3 7 1,25 0 9 -2,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 14 -0,50 2 8 0,00 4 5 2,75 3 7 1,25 37 65 20,75 174,903 786

141 0 AYŞE SILA KARA 10 14 13 10,75 6 4 5,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 10 2,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 35 56 21,00 174,328 789

142 0 RABİA ŞAHAN 10H 13 9 10,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 6 9 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 5 1,75 29 40 19,00 173,755 794

143 0 ELİF AYÇA FIRAT 10 17 8 15,00 4 4 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 26 -2,50 0 3 -0,75 4 4 3,00 3 4 2,00 37 54 23,50 173,408 797

144 0 İCLAL HATİCE UZGUR 10 17 4 16,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 29 31 21,25 173,210 800

145 3701 MUHAMMED ALİ KAVAK 10N 13 12 10,00 5 4 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 17 0,75 3 7 1,25 3 7 1,25 0 10 -2,50 37 60 22,00 170,048 822

                                                5 / 7



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

146 0 ONUR ÖZTÜRK 10 13 9 10,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 6 0,50 2 5 0,75 2 1 1,75 3 4 2,00 31 36 22,00 170,023 824

147 0 ALPERTUNGA ABANOZ 10 9 5 7,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 4 6,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 22 22 16,50 168,555 830

148 0 ALİ ENES DANACI 10 9 10 6,50 1 0 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 9 0,75 3 3 2,25 2 0 2,00 3 1 2,75 31 29 23,75 165,218 837

149 0 FIRAT YALÇINKAYA 10 14 8 12,00 6 4 5,00 1 9 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 25 30 17,50 164,748 840

150 0 RUMEYSA UYANIK 10 14 15 10,25 5 5 3,75 2 8 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 6 1,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 30 49 17,75 163,685 843

151 0 ZEYNEP NAZ TİMUR 10 13 17 8,75 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 9 21 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 37 83 16,25 163,113 845

152 0 EFE CENK YILMAZ 10 12 11 9,25 7 2 6,50 2 6 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 3 3 2,25 4 5 2,75 35 50 22,50 163,073 847

153 0 DURU ÇUHADAR 10 16 7 14,25 3 5 1,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 9 0,75 0 9 -2,25 0 5 -1,25 0 8 -2,00 27 55 13,25 161,165 854

154 0 ŞEVVAL ÖZÇELİK 10 14 8 12,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 22 30 14,50 158,090 871

155 0 BEYZA AKDOĞAN 10N 10 15 6,25 2 7 0,25 5 5 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 6 17 1,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 5 3 4,25 36 68 19,00 157,710 874

156 0 EMİNE SELEN ŞAHİN 10A 9 11 6,25 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 9 0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 4 2 3,50 29 38 19,50 156,033 883

157 0 BÜŞRA GUZGUN 10 12 13 8,75 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 8 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 26 41 15,75 154,855 890

158 713 BEYZANUR ŞAHİN 10H 14 12 11,00 5 5 3,75 1 8 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 11 -0,75 2 6 0,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 30 60 15,00 152,708 899

159 0 MEDİNEİKALENDER 10 12 15 8,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 5 1,75 2 8 0,00 2 3 1,25 3 5 1,75 26 49 13,75 151,090 910

160 0 FATMANUR ATAŞ 10D 13 14 9,50 3 6 1,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 11 0,25 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 29 59 14,25 150,983 912

161 1294 ZÜMRA KANBUR 10G 10 11 7,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 20 23 14,25 147,580 920

162 0 YUSUF ŞENTÜRK 10 9 4 8,00 4 6 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 7 -0,75 2 7 0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 25 38 15,50 147,283 924

163 0 EZGİ UYSAL 10 11 15 7,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 11 1,25 0 8 -2,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 25 52 12,00 144,685 937

164 0 AZRA ASLAN 10 13 11 10,25 1 9 -1,25 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 19 -0,75 3 6 1,50 1 6 -0,50 2 8 0,00 28 72 10,00 140,360 948

165 0 ZEYNEP BÖCÜOĞLU 10 12 14 8,50 3 7 1,25 2 6 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 10 0,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 25 63 9,25 139,458 956

166 0 HATİCE KILIÇ 10 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 10 20 5,00 4 6 2,50 2 8 0,00 5 5 3,75 33 87 11,25 137,438 964

167 0 İREM ONAYCI 10 9 8 7,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 21 37 11,75 137,093 967

168 0 MUHAMMET ZAHİR KAYA 10Ş 10 11 7,25 5 5 3,75 4 6 2,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 13 -2,25 4 5 2,75 1 8 -1,00 2 4 1,00 27 60 12,00 133,763 976

169 0 EMRE SÜTBAŞ 10 11 19 6,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 19 47 7,25 132,745 983

170 0 DENİZHAN KARACİF 10J 9 21 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 10 -0,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 30 72 12,00 131,385 988

171 0 UĞUR ÜNVER 10 13 15 9,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 15 -1,75 1 7 -0,75 0 3 -0,75 1 6 -0,50 24 67 7,25 130,085 993

172 0 RAMİZ ONUR YARDIM 10 9 18 4,50 1 7 -0,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 10 -0,50 2 8 0,00 3 6 1,50 3 7 1,25 25 68 8,00 124,568 1018

173 0 ELİF KÜBRA KANSIZ 10 9 18 4,50 3 5 1,75 0 8 -2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 16 -2,00 2 6 0,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 26 65 9,75 124,120 1020

174 339 ALEYNA GÜZEL 10E 10 20 5,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 6 24 0,00 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 28 92 5,00 120,913 1030
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

175 0 ABDULLAHUTKUYAŞAR 10 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 9 19 4,25 4 6 2,50 5 5 3,75 0 10 -2,50 28 90 5,50 120,853 1033

176 0 ALİ FINDIK 10 9 21 3,75 0 10 -2,50 0 10 -2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 7 23 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 27 93 3,75 119,025 1040

177 0 ŞUAYB İNCİ 10C 8 20 3,00 1 9 -1,25 3 5 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 6 0,50 17 50 4,50 113,678 1057

178 932 HASAN YURDAGÜL 10I 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 26 94 2,50 101,600 1078

179 402 EDANURBEŞPINAR 10 6 21 0,75 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 22 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 21 88 -1,00 92,050 1083

180 0 AHSEN NEŞE MANTI 10 7 10 4,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 2 7 0,25 1 2 0,50 12 31 4,25

181 787 ADNAN BUĞRA SÜRME 10E 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 13 47 1,25

182 858 YUSUF ŞAHİNER 10I 7 22 1,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 18 71 0,25

183 0 ARAA ŞAHİN 10A 4 21 -1,25 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 15 -1,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 15 72 -3,00

184 0 YAĞIZ SANĞU 10 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 17 -3,25

185 0 YAĞMUR GAYE ŞAHAN 10 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 28 -5,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 19 101 -6,25
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ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 0 BERK TUNÇER 10 30 0 30,00 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 10 0 10,00 112 8 110,00 464,388 3

2 0 ASLI ELİBOL 10 29 0 29,00 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 9 1 8,75 10 0 10,00 111 8 109,00 460,178 5

3 0 MURAT SATIR 10 29 1 28,75 8 2 7,50 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 5 23,75 10 0 10,00 9 1 8,75 10 0 10,00 109 10 106,50 450,698 7

4 0 HAKAN GÜREL 10 30 0 30,00 9 0 9,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 0 21,00 9 0 9,00 9 0 9,00 9 0 9,00 107 0 107,00 446,740 9

5 0 SUDE NAZ YAĞIZ 10 29 1 28,75 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 5 23,75 9 1 8,75 8 1 7,75 10 0 10,00 107 12 104,00 445,775 11

6 0 MUHAMMED ŞAHİN 10 28 1 27,75 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 5 23,75 9 1 8,75 9 1 8,75 10 0 10,00 107 12 104,00 443,515 13

7 0 EREN ACAR 10 28 1 27,75 8 2 7,50 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 9 1 8,75 8 1 7,75 10 0 10,00 106 11 103,25 442,823 15

8 0 ESRA GÜLÇİMEN 10 26 3 25,25 10 0 10,00 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 1 27,75 6 1 5,75 5 0 5,00 6 2 5,50 95 12 92,00 426,358 17

9 0 ZEYNEP AYDIN 10 27 3 26,25 9 1 8,75 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 24 2 23,50 6 4 5,00 8 0 8,00 6 2 5,50 96 16 92,00 415,718 20

10 0 İMGE GÜLAY 10 25 5 23,75 9 1 8,75 9 0 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 1 24,75 7 1 6,75 6 1 5,75 5 1 4,75 95 11 92,25 414,928 22

11 0 ZEYNEP MİNE ERİŞEN 10 24 1 23,75 7 2 6,50 7 1 6,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 3 2 2,50 6 1 5,75 7 3 6,25 89 12 86,00 401,353 25

12 0 PELİN KARATAŞ 10 25 2 24,50 9 1 8,75 4 3 3,25 5 0 5,00 5 0 5,00 24 5 22,75 8 2 7,50 6 1 5,75 4 4 3,00 90 18 85,50 396,445 28

13 0 ZEYNEP SUDE KOCA 10 25 5 23,75 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 4 4 3,00 7 1 6,75 6 2 5,50 89 20 84,00 387,538 35

14 0 AYŞENAZ BİLGİN 10 25 3 24,25 10 0 10,00 8 1 7,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 4 15,00 6 3 5,25 6 1 5,75 6 2 5,50 85 15 81,25 364,388 49

15 0 FURKAN AKÇEKOCE 10 21 9 18,75 6 4 5,00 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 23 7 21,25 7 3 6,25 6 4 5,00 8 2 7,50 82 38 72,50 351,913 65

16 0 EMRE SAGIN 10 21 6 19,50 9 0 9,00 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 6 14,50 4 3 3,25 7 1 6,75 8 0 8,00 83 17 78,75 347,475 71

17 0 BATURALP FIRINCI 10 24 1 23,75 7 2 6,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 13 2 12,50 4 3 3,25 5 1 4,75 8 1 7,75 76 12 73,00 338,615 77

18 0 HABİBENUR AKMAN 10 22 3 21,25 10 0 10,00 5 2 4,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 3 7 1,25 6 2 5,50 9 0 9,00 78 18 73,50 336,678 80

19 0 ECE CANSU ALTIN 10 25 4 24,00 9 0 9,00 7 0 7,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 7 2 6,50 3 5 1,75 4 5 2,75 76 22 70,50 329,628 87

20 0 EBRAR YÜKSEKKAYA 10 21 7 19,25 6 3 5,25 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 7 16,25 6 4 5,00 3 5 1,75 3 3 2,25 72 34 63,50 321,090 98

21 0 ESMA UZ 10 23 6 21,50 7 2 6,50 5 4 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 14 7 12,25 5 5 3,75 7 2 6,50 5 5 3,75 74 33 65,75 318,053 102

22 0 KADİR ANIL DOĞAN 10 21 4 20,00 10 0 10,00 7 2 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 5 9,75 4 4 3,00 7 0 7,00 5 1 4,75 72 18 67,50 311,325 113

23 0 FAZİLET YAVU* 10 26 2 25,50 8 2 7,50 7 2 6,50 3 2 2,50 4 0 4,00 10 13 6,75 3 4 2,00 5 2 4,50 4 4 3,00 70 31 62,25 303,803 124

24 0 ARDA TUNÇ 10 25 1 24,75 5 4 4,00 5 4 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 15 6,25 7 3 6,25 6 1 5,75 5 4 4,00 72 32 64,00 303,315 127

25 0 BEYZA TUTAR 10 22 5 20,75 7 3 6,25 2 6 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 5 12,75 4 6 2,50 4 3 3,25 6 2 5,50 66 33 57,75 301,348 133

26 0 PIRILTISU AYKOL 10 23 5 21,75 10 0 10,00 8 0 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 8 6,00 4 4 3,00 4 3 3,25 4 4 3,00 71 24 65,00 299,805 139

27 0 NEHİR SALDIRICI 10 23 5 21,75 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 7 6,25 4 4 3,00 4 3 3,25 5 4 4,00 67 30 59,50 288,568 155

28 0 TUNAHAN KIR 10 25 5 23,75 6 4 5,00 2 7 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 11 7 9,25 3 6 1,50 2 2 1,50 5 3 4,25 62 36 53,00 288,038 157



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

29 0 ALİ DÖNMEZER 10 21 1 20,75 8 0 8,00 12 5 10,75 6 4 5,00 5 2 4,50 6 3 5,25 58 15 54,25 287,413 161

30 0 ÖMER BURAN 10 23 6 21,50 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 2 7 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 61 26 54,50 285,810 166

31 0 AYDIN TEKİN 10 23 7 21,25 7 3 6,25 6 4 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 9 5 7,75 3 5 1,75 3 3 2,25 6 3 5,25 62 34 53,50 279,218 185

32 0 AKİF CAN ELMAS 10 20 2 19,50 10 0 10,00 6 1 5,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 4 3 3,25 6 0 6,00 4 3 3,25 64 14 60,50 279,120 187

33 0 ASİL YAĞMUR ASİLLER 10 24 4 23,00 7 1 6,75 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 13 6,75 2 8 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 60 38 50,50 274,575 204

34 20077 SENA BEGÜM BİLİM 10 14 13 10,75 4 4 3,00 2 4 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 19 5 17,75 2 7 0,25 3 4 2,00 5 3 4,25 57 42 46,50 271,925 216

35 0 EMİNENUR AYDOĞAN 10 23 4 22,00 6 3 5,25 6 2 5,50 1 3 0,25 4 1 3,75 8 6 6,50 2 4 1,00 5 2 4,50 3 4 2,00 58 29 50,75 271,605 219

36 0 NESLİŞAH EMLİKLİ 10 23 7 21,25 6 4 5,00 3 7 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 11 12 8,00 1 8 -1,00 5 4 4,00 3 5 1,75 61 48 49,00 271,165 223

37 0 ZEYNEP HARMANBAŞI 10 23 5 21,75 8 2 7,50 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 9 4 8,00 2 6 0,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 54 30 46,50 267,135 243

38 0 ALİ KEMAL ÇETİNER 10 16 10 13,50 8 1 7,75 5 4 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 10 9,50 3 7 1,25 4 4 3,00 6 3 5,25 63 40 53,00 267,115 245

39 0 SUDE NAZ ZORLU 10 21 6 19,50 9 1 8,75 5 3 4,25 4 1 3,75 3 2 2,50 6 8 4,00 5 4 4,00 5 2 4,50 4 4 3,00 62 31 54,25 265,935 249

40 0 ADA ÇAKAL 10 21 6 19,50 10 0 10,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 6 5,50 3 7 1,25 4 3 3,25 3 6 1,50 60 36 51,00 264,360 255

41 0 ASLINUR KIZIL 10 23 7 21,25 3 3 2,25 2 5 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 6 7,50 3 5 1,75 5 1 4,75 4 6 2,50 55 37 45,75 261,958 264

42 0 ZEHRA KILIÇ 10 20 8 18,00 6 3 5,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 2 2,50 10 9 7,75 1 7 -0,75 5 2 4,50 6 2 5,50 58 38 48,50 261,790 268

43 0 ZÜLAL YAYLACI 10 20 4 19,00 5 1 4,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 7 4 6,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 3 2,25 52 13 48,75 259,765 276

44 0 DENİZ GÜLBAV 10 20 7 18,25 9 1 8,75 5 4 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 10 19 5,25 2 5 0,75 6 3 5,25 3 6 1,50 61 46 49,50 257,555 287

45 0 İRMAK ÇAKMAK 10 21 8 19,00 5 4 4,00 6 2 5,50 1 2 0,50 4 1 3,75 8 4 7,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 52 26 45,50 255,938 294

46 480 HEDİYE ELİF KARABEL 10 18 9 15,75 7 1 6,75 5 3 4,25 1 4 0,00 4 1 3,75 11 7 9,25 3 5 1,75 2 3 1,25 3 5 1,75 54 38 44,50 253,763 300

47 0 AHMET FATİH FİLİZ 10 17 11 14,25 7 3 6,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 11 7,25 6 4 5,00 6 2 5,50 4 4 3,00 59 39 49,25 253,380 304

48 0 OKAN MORBONCUK 10 20 6 18,50 6 1 5,75 1 0 1,00 4 0 4,00 11 5 9,75 2 6 0,50 1 2 0,50 45 20 40,00 251,983 307

49 0 AZRA MÜBERRA KÖKSAL 10 21 7 19,25 7 3 6,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 6 5,50 2 7 0,25 1 0 1,00 4 5 2,75 54 35 45,25 251,918 309

50 0 ALPER UYSAL 10 19 7 17,25 5 3 4,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 8 10 5,50 5 4 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 55 31 47,25 251,155 315

51 0 MEHMETTALHA ÖZBEK 10 16 9 13,75 7 3 6,25 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 8 7,00 3 4 2,00 4 1 3,75 5 4 4,00 57 36 48,00 249,660 320

52 0 EMİR YILMAZ 10 24 4 23,00 8 2 7,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 6 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 51 21 45,75 249,238 323

53 0 MUALLA FINDIK 10 19 10 16,50 7 3 6,25 6 1 5,75 3 1 2,75 2 2 1,50 8 9 5,75 2 6 0,50 4 2 3,50 4 2 3,50 55 36 46,00 247,888 327

54 0 İREM NUR BELEN 10 16 6 14,50 3 4 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 3 9,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 47 20 42,00 245,065 343

55 0 ZEHRA BETÜL AKKAYA 10 23 7 21,25 6 4 5,00 2 4 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 0 3,00 48 23 42,25 244,438 346

56 0 DOĞA ÖNER 10 20 7 18,25 7 3 6,25 5 4 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 7 3,25 3 6 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 54 32 46,00 244,238 350



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

57 0 SEİ HA TAYYAR 10 18 9 15,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 7 5 5,75 6 1 5,75 2 0 2,00 6 2 5,50 50 19 45,25 243,638 353

58 0 YAKUP SOYALP 10 14 6 12,50 5 2 4,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 12 4 11,00 3 5 1,75 4 3 3,25 3 3 2,25 47 26 40,50 243,058 359

59 783 BUĞRAÇINAR KARINCALI 10 20 9 17,75 7 3 6,25 3 6 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 7 3,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 5 3,75 54 40 44,00 238,210 377

60 0 TAHA YILMAZTÜRK 10 18 8 16,00 6 2 5,50 1 6 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 9 9 6,75 2 6 0,50 4 2 3,50 5 3 4,25 50 38 40,50 237,830 380

61 0 AHMET AYDIN 10 19 6 17,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 7 3 6,25 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 46 27 39,25 237,813 382

62 0 ENSAR AYDIN 10 19 1 18,75 9 0 9,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 1 0 1,00 4 3 3,25 50 12 47,00 237,108 388

63 0 HAYAT EKER 10 23 7 21,25 6 4 5,00 5 5 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 17 -0,25 5 4 4,00 2 2 1,50 4 2 3,50 55 44 44,00 235,815 396

64 0 RUVEYDA ESER 10 20 5 18,75 7 1 6,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 44 20 39,00 234,618 401

65 0 EMİR AÇIKALIN 10 16 14 12,50 9 1 8,75 7 3 6,25 1 4 0,00 3 2 2,50 7 7 5,25 4 5 2,75 5 5 3,75 3 4 2,00 55 45 43,75 233,158 413

66 0 KEMAI UTKAN YAŞAR 10 17 5 15,75 7 2 6,50 6 2 5,50 1 1 0,75 3 1 2,75 7 9 4,75 4 5 2,75 2 3 1,25 47 28 40,00 231,270 424

67 0 GÜLFİDAN BATUR 10 21 6 19,50 4 6 2,50 5 5 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 6 19 1,25 2 6 0,50 6 2 5,50 4 5 2,75 54 53 40,75 229,620 433

68 0 ELİF NUR ÖCALAN 10 23 7 21,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 40 15 36,25 229,620 433

69 0 BERATCAN KESKİNKAYA 10 18 8 16,00 5 4 4,00 6 1 5,75 3 2 2,50 2 2 1,50 7 11 4,25 2 6 0,50 2 4 1,00 5 3 4,25 50 41 39,75 229,475 437

70 0 BERKAY ÇAVUŞ 10 17 9 14,75 10 0 10,00 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 15 3,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 4 5 2,75 53 43 42,25 229,348 439

71 0 MUSTAFA ÇAĞRI İMAL 10 14 10 11,50 7 2 6,50 6 2 5,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 5 3,75 6 2 5,50 4 2 3,50 2 4 1,00 52 28 45,00 229,143 441

72 0 ZEYNEP ERTEM 10 20 10 17,50 7 3 6,25 1 9 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 6 0,50 4 6 2,50 5 5 3,75 50 44 39,00 228,618 446

73 0 ALPER AÇIKBAŞ 10 18 10 15,50 7 3 6,25 6 3 5,25 1 4 0,00 2 3 1,25 8 14 4,50 4 6 2,50 4 5 2,75 3 6 1,50 53 54 39,50 228,438 450

74 0 ALİ ERHAN ATAKAN 10 19 5 17,75 7 2 6,50 1 1 0,75 6 6 4,50 3 6 1,50 3 6 1,50 5 5 3,75 44 31 36,25 226,140 464

75 2222 FEYZANUR HALICI 10 18 10 15,50 5 4 4,00 3 4 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 6 -0,50 2 1 1,75 3 3 2,25 47 36 38,00 225,123 470

76 0 BERKE ERDOĞAN 10 17 7 15,25 5 3 4,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 6 5,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 4 2,00 45 33 36,75 225,020 472

77 0 TALHA GÜNDOĞDU 10 14 6 12,50 4 5 2,75 5 2 4,50 2 2 1,50 3 1 2,75 8 7 6,25 2 6 0,50 3 3 2,25 6 3 5,25 47 35 38,25 224,373 479

78 0 MELİS TUĞÇE IŞIK 10 19 9 16,75 8 2 7,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 6 7 4,25 2 7 0,25 2 2 1,50 3 6 1,50 47 44 36,00 223,478 486

79 0 NEHİR GÜVENÇ 10 13 9 10,75 7 3 6,25 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 4 5,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 2 3,50 46 24 40,00 220,835 499

80 0 NESLİHAN DEMİR 10 7 11 4,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 15 5 13,75 5 4 4,00 4 3 3,25 4 5 2,75 42 31 34,25 220,030 502

81 0 TUĞBA KOCAMAN 10 20 10 17,50 6 4 5,00 3 6 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 23 1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 4 6 2,50 54 65 37,75 219,535 507

82 0 YAKUP ARSLAN 10 21 6 19,50 7 1 6,75 1 7 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 10 1,50 1 8 -1,00 2 4 1,00 2 5 0,75 44 43 33,25 215,813 527

83 0 ASEL HASAN 10 21 9 18,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 7 2,25 3 6 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 41 32 33,00 215,180 532

84 0 AHMETDOĞUŞ BAĞCI 10 15 11 12,25 7 3 6,25 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 8 7 6,25 2 8 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 44 43 33,25 213,915 541
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ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

85 0 RÜMEYSA NUR UYKUN 10 15 11 12,25 4 4 3,00 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 11 5,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 4 4 3,00 46 48 34,00 212,345 551

86 0 SUDE NAZ ÇAKIR 10 20 8 18,00 3 7 1,25 2 6 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 7 15 3,25 3 6 1,50 3 5 1,75 2 6 0,50 45 57 30,75 211,845 556

87 0 ÖMER EARUK ALTINTAŞ 10 14 6 12,50 7 3 6,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 6 8 4,00 4 5 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 43 32 35,00 210,630 565

88 0 BÜŞRA SILA AYGÖZ 10 16 10 13,50 7 3 6,25 4 4 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 9 2,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 3 6 1,50 46 43 35,25 210,620 567

89 0 ESMA DOĞAN 10 17 9 14,75 4 5 2,75 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 2 1 1,75 1 1 0,75 38 26 31,50 210,573 569

90 0 MERVEÇETİN 10 20 9 17,75 4 3 3,25 4 5 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 15 1,25 2 6 0,50 1 4 0,00 4 6 2,50 46 52 33,00 210,505 571

91 0 ZEHRA ENES 10 15 8 13,00 5 3 4,25 2 8 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 9 6 7,50 3 6 1,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 40 44 29,00 210,033 577

92 0 EYLÜL IRMAK ÖZDAMAR 10 17 4 16,00 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 10 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 5 1,75 40 34 31,50 207,285 590

93 0 ELİF ERVUZ 10 23 6 21,50 3 7 1,25 3 7 1,25 3 6 1,50 2 3 1,25 2 6 0,50 36 35 27,25 206,923 593

94 0 DEFNE TÜTÜNCÜ 10 16 11 13,25 6 3 5,25 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 6 2,50 2 7 0,25 2 3 1,25 3 6 1,50 44 42 33,50 205,873 599

95 0 MELEK SUDE GÖKTAŞ 10 18 9 15,75 6 4 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 9 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 3 6 1,50 43 40 33,00 205,015 604

96 0 BEYZANUR GÖKDAĞ 10 18 11 15,25 6 4 5,00 3 7 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 3 3,25 1 8 -1,00 4 6 2,50 41 44 30,00 204,975 606

97 0 SUEDA ÖZDEMİR 10 14 4 13,00 2 1 1,75 4 2 3,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 3 4 2,00 36 20 31,00 203,475 616

98 0 SUDENAZ ELMAS 10 21 6 19,50 6 4 5,00 3 4 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 7 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 6 -0,50 40 39 30,25 203,128 619

99 0 MUHAMMED EŞMEKAYA 10 15 10 12,50 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 7 1,25 4 4 3,00 3 5 1,75 45 41 34,75 202,813 622

100 0 AYŞE NİLSU AKIN 10 18 12 15,00 7 3 6,25 1 9 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 24 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 6 4 5,00 51 69 33,75 201,713 630

101 0 ILGIN ALUFTEKİN 10 17 8 15,00 4 5 2,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 7 2,25 3 7 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 40 38 30,50 201,688 633

102 314 ALİ ATA TÜRK 10 12 3 11,25 10 0 10,00 4 2 3,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 38 12 35,00 201,140 637

103 0 İKRARASLI YÜKSEKKAYA 10 15 8 13,00 3 3 2,25 2 7 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 6 7 4,25 4 6 2,50 3 3 2,25 2 8 0,00 40 45 28,75 199,915 645

104 0 MELİH KONUK 10 14 8 12,00 6 4 5,00 4 6 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 7 1,25 4 2 3,50 4 2 3,50 2 2 1,50 42 32 34,00 199,698 647

105 0 KADİR ÜNSAL 10 15 11 12,25 2 6 0,50 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 19 5,25 2 8 0,00 4 5 2,75 1 8 -1,00 44 67 27,25 198,613 654

106 0 YUSUF GÜNER 10 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 12 7 10,25 2 6 0,50 4 2 3,50 6 3 5,25 33 22 27,50 194,060 673

107 0 ARDAFUATATALAY 10 15 5 13,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 7 -1,75 1 1 0,75 4 2 3,50 33 26 26,50 192,745 682

108 0 İLAYDA ÖZKARA 10 19 8 17,00 7 3 6,25 2 6 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 7 0,25 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 38 26,50 192,723 684

109 0 CANPO *T KURT 10 14 7 12,25 6 2 5,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 8 2,00 3 6 1,50 2 4 1,00 4 6 2,50 39 41 28,75 191,813 688

110 0 ONUR KARADAĞ 10 16 13 12,75 2 3 1,25 2 7 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 9 2,75 2 8 0,00 4 3 3,25 3 6 1,50 39 54 25,50 188,108 704

111 0 SEYRAN ÖZDEMİR 10 16 11 13,25 6 3 5,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 9 0,75 1 2 0,50 2 5 0,75 2 6 0,50 38 43 27,25 187,678 710

112 0 SAMİ YUSUF KARACİF 10 19 8 17,00 6 4 5,00 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 15 -1,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 42 62 26,50 187,180 714



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

113 0 HATİCE KÜBRA ALKUL 10 19 9 16,75 5 4 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 5 0,75 30 23 24,25 186,525 719

114 0 MERT CAN BOZ 10 18 4 17,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 10 -2,50 2 6 0,50 3 4 2,00 3 3 2,25 36 38 26,50 183,873 734

115 0 NURSENA AÇIK 10 15 15 11,25 8 2 7,50 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 45 75 26,25 182,463 740

116 0 MERİÇ DİŞÖZ 10 14 7 12,25 3 6 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 1 4,75 35 31 27,25 181,425 745

117 0 NUR TURAN 10 5 1 4,75 2 2 1,50 2 0 2,00 11 8 9,00 1 9 -1,25 3 2 2,50 4 4 3,00 28 26 21,50 181,145 748

118 0 ZÜMRA YILDIRIM 10 20 8 18,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 27 21 21,75 180,065 753

119 0 HASAN ALTUN 10 17 12 14,00 3 7 1,25 1 8 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 5 0,75 4 5 2,75 35 49 22,75 179,705 755

120 0 İKRA ZEYNEP ARMUTAK 10 16 8 14,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 4 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 25 16 21,00 176,873 769

121 0 CEREN BAYRAKTAR 10 14 10 11,50 3 6 1,50 6 4 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 4 2,00 3 2 2,50 1 4 0,00 34 38 24,50 176,203 774

122 0 İSA FURKAN KIŞLAR 10 13 12 10,00 4 4 3,00 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 37 35 28,25 176,170 776

123 0 AKİF ARSLAN ÖZTÜRK 10 14 15 10,25 6 4 5,00 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 8 0,00 4 2 3,50 1 8 -1,00 38 50 25,50 176,135 778

124 0 FATMANUR YAYLA 10 18 9 15,75 3 7 1,25 0 9 -2,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 14 -0,50 2 8 0,00 4 5 2,75 3 7 1,25 37 65 20,75 174,903 786

125 0 AYŞE SILA KARA 10 14 13 10,75 6 4 5,00 1 7 -0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 10 2,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 35 56 21,00 174,328 789

126 0 ELİF AYÇA FIRAT 10 17 8 15,00 4 4 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 26 -2,50 0 3 -0,75 4 4 3,00 3 4 2,00 37 54 23,50 173,408 797

127 0 İCLAL HATİCE UZGUR 10 17 4 16,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 29 31 21,25 173,210 800

128 0 ONUR ÖZTÜRK 10 13 9 10,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 6 0,50 2 5 0,75 2 1 1,75 3 4 2,00 31 36 22,00 170,023 824

129 0 ALPERTUNGA ABANOZ 10 9 5 7,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 4 6,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 22 22 16,50 168,555 830

130 0 ALİ ENES DANACI 10 9 10 6,50 1 0 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 9 0,75 3 3 2,25 2 0 2,00 3 1 2,75 31 29 23,75 165,218 837

131 0 FIRAT YALÇINKAYA 10 14 8 12,00 6 4 5,00 1 9 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 25 30 17,50 164,748 840

132 0 RUMEYSA UYANIK 10 14 15 10,25 5 5 3,75 2 8 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 6 1,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 30 49 17,75 163,685 843

133 0 ZEYNEP NAZ TİMUR 10 13 17 8,75 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 9 21 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 37 83 16,25 163,113 845

134 0 EFE CENK YILMAZ 10 12 11 9,25 7 2 6,50 2 6 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 3 3 2,25 4 5 2,75 35 50 22,50 163,073 847

135 0 DURU ÇUHADAR 10 16 7 14,25 3 5 1,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 9 0,75 0 9 -2,25 0 5 -1,25 0 8 -2,00 27 55 13,25 161,165 854

136 0 ŞEVVAL ÖZÇELİK 10 14 8 12,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 22 30 14,50 158,090 871

137 0 BÜŞRA GUZGUN 10 12 13 8,75 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 8 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 26 41 15,75 154,855 890

138 0 MEDİNEİKALENDER 10 12 15 8,25 0 1 -0,25 1 7 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 5 1,75 2 8 0,00 2 3 1,25 3 5 1,75 26 49 13,75 151,090 910

139 0 YUSUF ŞENTÜRK 10 9 4 8,00 4 6 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 7 -0,75 2 7 0,25 2 5 0,75 2 4 1,00 25 38 15,50 147,283 924

140 0 EZGİ UYSAL 10 11 15 7,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 11 1,25 0 8 -2,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 25 52 12,00 144,685 937



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

141 0 AZRA ASLAN 10 13 11 10,25 1 9 -1,25 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 19 -0,75 3 6 1,50 1 6 -0,50 2 8 0,00 28 72 10,00 140,360 948

142 0 ZEYNEP BÖCÜOĞLU 10 12 14 8,50 3 7 1,25 2 6 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 10 0,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 25 63 9,25 139,458 956

143 0 HATİCE KILIÇ 10 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 10 20 5,00 4 6 2,50 2 8 0,00 5 5 3,75 33 87 11,25 137,438 964

144 0 İREM ONAYCI 10 9 8 7,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 1 7 -0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 21 37 11,75 137,093 967

145 0 EMRE SÜTBAŞ 10 11 19 6,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 19 47 7,25 132,745 983

146 0 UĞUR ÜNVER 10 13 15 9,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 15 -1,75 1 7 -0,75 0 3 -0,75 1 6 -0,50 24 67 7,25 130,085 993

147 0 RAMİZ ONUR YARDIM 10 9 18 4,50 1 7 -0,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 10 -0,50 2 8 0,00 3 6 1,50 3 7 1,25 25 68 8,00 124,568 1018

148 0 ELİF KÜBRA KANSIZ 10 9 18 4,50 3 5 1,75 0 8 -2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 16 -2,00 2 6 0,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 26 65 9,75 124,120 1020

149 0 ABDULLAHUTKUYAŞAR 10 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 9 19 4,25 4 6 2,50 5 5 3,75 0 10 -2,50 28 90 5,50 120,853 1033

150 0 ALİ FINDIK 10 9 21 3,75 0 10 -2,50 0 10 -2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 7 23 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 27 93 3,75 119,025 1040

151 402 EDANURBEŞPINAR 10 6 21 0,75 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 22 -2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 21 88 -1,00 92,050 1083

152 0 AHSEN NEŞE MANTI 10 7 10 4,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 2 7 0,25 1 2 0,50 12 31 4,25

153 0 YAĞIZ SANĞU 10 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 17 -3,25

154 0 YAĞMUR GAYE ŞAHAN 10 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 28 -5,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 19 101 -6,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 0 BEREN KANTEMİR 10A 29 1 28,75 10 0 10,00 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 7 3 6,25 8 2 7,50 10 0 10,00 112 8 110,00 477,200 1

2 0 ZEHRA KALIP 10A 18 5 16,75 5 3 4,25 5 4 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 10 1 9,75 4 4 3,00 3 3 2,25 6 2 5,50 57 24 51,00 270,048 229

3 0 EBRU KAYSI 10A 20 8 18,00 8 2 7,50 8 2 7,50 2 2 1,50 5 0 5,00 7 9 4,75 4 5 2,75 1 1 0,75 8 1 7,75 63 30 55,50 267,720 239

4 0 YİĞİT GÖK AYA 10A 15 6 13,50 6 3 5,25 4 5 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 9 1 8,75 2 5 0,75 3 2 2,50 6 3 5,25 51 25 44,75 247,483 329

5 20219 BÜŞRA ÖZCAN 10A 12 5 10,75 3 6 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 12 5 10,75 3 3 2,25 3 3 2,25 6 3 5,25 44 30 36,50 229,678 431

6 1393 SEVGİNAZ YÜKSEL 10A 18 12 15,00 4 5 2,75 3 5 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 4 2,00 1 9 -1,25 4 2 3,50 40 39 30,25 201,238 635

7 0 EMİNE SELEN ŞAHİN 10A 9 11 6,25 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 9 0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 4 2 3,50 29 38 19,50 156,033 883

8 0 ARAA ŞAHİN 10A 4 21 -1,25 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 15 -1,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 15 72 -3,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 0 ELİFGÜL GÜNERKAYA 10B 20 6 18,50 5 3 4,25 6 3 5,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 7 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 3 2,25 46 31 38,25 216,753 523

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 793 MUSTAFA ATEŞ 10C 24 5 22,75 6 1 5,75 4 4 3,00 1 0 1,00 11 5 9,75 4 5 2,75 4 4 3,00 7 3 6,25 61 27 54,25 289,185 153

2 0 SELAY SU KIRAN 10C 18 7 16,25 7 3 6,25 4 2 3,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 5 2,75 5 3 4,25 3 3 2,25 3 4 2,00 51 28 44,00 234,230 405

3 0 ŞUAYB İNCİ 10C 8 20 3,00 1 9 -1,25 3 5 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 6 0,50 17 50 4,50 113,678 1057

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 0 KEMAL GÖKTUNALI 10D 14 8 12,00 8 1 7,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 4 1,00 40 24 34,00 196,218 663

2 0 FATMANUR ATAŞ 10D 13 14 9,50 3 6 1,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 11 0,25 3 5 1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 29 59 14,25 150,983 912

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 6948 HAMİT BOZKURT 10E 21 4 20,00 7 1 6,75 7 2 6,50 3 1 2,75 4 0 4,00 13 6 11,50 4 4 3,00 3 2 2,50 6 2 5,50 68 22 62,50 306,395 121

2 339 ALEYNA GÜZEL 10E 10 20 5,00 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 6 24 0,00 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 28 92 5,00 120,913 1030

3 787 ADNAN BUĞRA SÜRME 10E 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 13 47 1,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 317 MEHMET ENES SEVER 10F 24 4 23,00 9 1 8,75 6 4 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 6 12 3,00 3 7 1,25 4 4 3,00 7 2 6,50 64 38 54,50 270,968 226

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 8435 ASLI TÜLAY GÜNER 10G 21 4 20,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 4 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 3 3,25 43 19 38,25 233,728 409

2 0 NURSİMA HAVVA BAŞDAĞ 10G 17 13 13,75 3 7 1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 6 24 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 43 77 23,75 178,675 763

3 1294 ZÜMRA KANBUR 10G 10 11 7,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 20 23 14,25 147,580 920

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10H

KATILIMLAR

1 587 ZEREN ÇALIŞKAN 10H 20 7 18,25 5 3 4,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 6 3,50 3 4 2,00 2 4 1,00 5 2 4,50 52 27 45,25 243,403 355

2 0 RABİA ŞAHAN 10H 13 9 10,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 6 9 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 5 1,75 29 40 19,00 173,755 794

3 713 BEYZANUR ŞAHİN 10H 14 12 11,00 5 5 3,75 1 8 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 11 -0,75 2 6 0,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 30 60 15,00 152,708 899

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10I SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10I

KATILIMLAR

1 932 HASAN YURDAGÜL 10I 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 5 5 3,75 26 94 2,50 101,600 1078

2 858 YUSUF ŞAHİNER 10I 7 22 1,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 18 71 0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10J SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10J

KATILIMLAR

1 0 DENİZHAN KARACİF 10J 9 21 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 10 -0,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 30 72 12,00 131,385 988

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10K SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10K

KATILIMLAR

1 1011 BİLGEHAN KÜLEKCİ 10K 13 2 12,50 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 3 4,25 3 5 1,75 1 1 0,75 4 2 3,50 36 15 32,25 206,133 596

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10N SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10N

KATILIMLAR

1 3701 MUHAMMED ALİ KAVAK 10N 13 12 10,00 5 4 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 17 0,75 3 7 1,25 3 7 1,25 0 10 -2,50 37 60 22,00 170,048 822

2 0 BEYZA AKDOĞAN 10N 10 15 6,25 2 7 0,25 5 5 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 6 17 1,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 5 3 4,25 36 68 19,00 157,710 874

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10Ş SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

SINIF: 10Ş

KATILIMLAR

1 0 MUHAMMET ZAHİR KAYA 10Ş 10 11 7,25 5 5 3,75 4 6 2,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 13 -2,25 4 5 2,75 1 8 -1,00 2 4 1,00 27 60 12,00 133,763 976

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

KATILIMLAR

1 0 BEREN KANTEMİR 10A 29 1 28,75 28 2 27,50 30 0 30,00 25 5 23,75 112 8 110,00 477,200 1 1 1 1 1

2 0 BERK TUNÇER 10 30 0 30,00 27 3 26,25 26 4 25,00 29 1 28,75 112 8 110,00 464,388 1 2 3 3 3

3 0 ASLI ELİBOL 10 29 0 29,00 27 3 26,25 26 4 25,00 29 1 28,75 111 8 109,00 460,178 2 3 5 5 5

4 0 MURAT SATIR 10 29 1 28,75 26 3 25,25 25 5 23,75 29 1 28,75 109 10 106,50 450,698 3 4 7 7 7

5 0 HAKAN GÜREL 10 30 0 30,00 29 0 29,00 21 0 21,00 27 0 27,00 107 0 107,00 446,740 4 5 9 9 9

6 0 SUDE NAZ YAĞIZ 10 29 1 28,75 26 4 25,00 25 5 23,75 27 2 26,50 107 12 104,00 445,775 5 6 11 11 11

7 0 MUHAMMED ŞAHİN 10 28 1 27,75 26 4 25,00 25 5 23,75 28 2 27,50 107 12 104,00 443,515 6 7 13 13 13

8 0 EREN ACAR 10 28 1 27,75 26 4 25,00 25 4 24,00 27 2 26,50 106 11 103,25 442,823 7 8 15 15 15

9 0 ESRA GÜLÇİMEN 10 26 3 25,25 24 5 22,75 28 1 27,75 17 3 16,25 95 12 92,00 426,358 8 9 17 17 17

10 0 ZEYNEP AYDIN 10 27 3 26,25 25 5 23,75 24 2 23,50 20 6 18,50 96 16 92,00 415,718 9 10 19 19 20

11 0 İMGE GÜLAY 10 25 5 23,75 27 2 26,50 25 1 24,75 18 3 17,25 95 11 92,25 414,928 10 11 20 21 22

12 0 ZEYNEP MİNE ERİŞEN 10 24 1 23,75 24 3 23,25 25 2 24,50 16 6 14,50 89 12 86,00 401,353 11 12 22 23 25

13 0 PELİN KARATAŞ 10 25 2 24,50 23 4 22,00 24 5 22,75 18 7 16,25 90 18 85,50 396,445 12 13 24 25 28

14 0 ZEYNEP SUDE KOCA 10 25 5 23,75 25 5 23,75 22 3 21,25 17 7 15,25 89 20 84,00 387,538 13 14 25 27 35

15 0 AYŞENAZ BİLGİN 10 25 3 24,25 26 2 25,50 16 4 15,00 18 6 16,50 85 15 81,25 364,388 14 15 27 29 49

16 0 FURKAN AKÇEKOCE 10 21 9 18,75 17 13 13,75 23 7 21,25 21 9 18,75 82 38 72,50 351,913 15 16 29 31 65

17 0 EMRE SAGIN 10 21 6 19,50 27 1 26,75 16 6 14,50 19 4 18,00 83 17 78,75 347,475 16 17 30 33 71

18 0 BATURALP FIRINCI 10 24 1 23,75 22 4 21,00 13 2 12,50 17 5 15,75 76 12 73,00 338,615 17 18 32 35 77

19 0 HABİBENUR AKMAN 10 22 3 21,25 24 3 23,25 14 3 13,25 18 9 15,75 78 18 73,50 336,678 18 19 34 37 80

20 0 ECE CANSU ALTIN 10 25 4 24,00 25 1 24,75 12 5 10,75 14 12 11,00 76 22 70,50 329,628 19 20 36 40 87

21 0 EBRAR YÜKSEKKAYA 10 21 7 19,25 21 8 19,00 18 7 16,25 12 12 9,00 72 34 63,50 321,090 20 21 38 42 98

22 0 ESMA UZ 10 23 6 21,50 20 8 18,00 14 7 12,25 17 12 14,00 74 33 65,75 318,053 21 22 40 44 102

23 0 KADİR ANIL DOĞAN 10 21 4 20,00 24 4 23,00 11 5 9,75 16 5 14,75 72 18 67,50 311,325 22 23 41 47 113

24 6948 HAMİT BOZKURT 10E 21 4 20,00 21 4 20,00 13 6 11,50 13 8 11,00 68 22 62,50 306,395 1 24 42 50 121

25 0 FAZİLET YAVU* 10 26 2 25,50 22 6 20,50 10 13 6,75 12 10 9,50 70 31 62,25 303,803 23 25 44 52 124

26 0 ARDA TUNÇ 10 25 1 24,75 19 8 17,00 10 15 6,25 18 8 16,00 72 32 64,00 303,315 24 26 46 54 127

27 0 BEYZA TUTAR 10 22 5 20,75 16 12 13,00 14 5 12,75 14 11 11,25 66 33 57,75 301,348 25 27 47 56 133

28 0 PIRILTISU AYKOL 10 23 5 21,75 28 0 28,00 8 8 6,00 12 11 9,25 71 24 65,00 299,805 26 28 48 59 139

29 793 MUSTAFA ATEŞ 10C 24 5 22,75 11 5 9,75 11 5 9,75 15 12 12,00 61 27 54,25 289,185 1 29 49 62 153

30 0 NEHİR SALDIRICI 10 23 5 21,75 23 7 21,25 8 7 6,25 13 11 10,25 67 30 59,50 288,568 27 30 51 64 155

31 0 TUNAHAN KIR 10 25 5 23,75 16 13 12,75 11 7 9,25 10 11 7,25 62 36 53,00 288,038 28 31 53 66 157

32 0 ALİ DÖNMEZER 10 21 1 20,75 8 0 8,00 12 5 10,75 17 9 14,75 58 15 54,25 287,413 29 32 55 68 161

33 0 ÖMER BURAN 10 23 6 21,50 22 6 20,50 10 5 8,75 6 9 3,75 61 26 54,50 285,810 30 33 57 70 166

34 0 AYDIN TEKİN 10 23 7 21,25 18 11 15,25 9 5 7,75 12 11 9,25 62 34 53,50 279,218 31 34 59 72 185

35 0 AKİF CAN ELMAS 10 20 2 19,50 25 2 24,50 5 4 4,00 14 6 12,50 64 14 60,50 279,120 32 35 61 74 187

36 0 ASİL YAĞMUR ASİLLER 10 24 4 23,00 19 8 17,00 10 13 6,75 7 13 3,75 60 38 50,50 274,575 33 36 62 76 204

37 20077 SENA BEGÜM BİLİM 10 14 13 10,75 14 10 11,50 19 5 17,75 10 14 6,50 57 42 46,50 271,925 34 37 64 78 216

38 0 EMİNENUR AYDOĞAN 10 23 4 22,00 17 9 14,75 8 6 6,50 10 10 7,50 58 29 50,75 271,605 35 38 66 80 219

39 0 NESLİŞAH EMLİKLİ 10 23 7 21,25 18 12 15,00 11 12 8,00 9 17 4,75 61 48 49,00 271,165 36 39 68 82 223

40 317 MEHMET ENES SEVER 10F 24 4 23,00 20 9 17,75 6 12 3,00 14 13 10,75 64 38 54,50 270,968 1 40 70 84 226

41 0 ZEHRA KALIP 10A 18 5 16,75 16 9 13,75 10 1 9,75 13 9 10,75 57 24 51,00 270,048 2 41 72 86 229

42 0 EBRU KAYSI 10A 20 8 18,00 23 6 21,50 7 9 4,75 13 7 11,25 63 30 55,50 267,720 3 42 73 88 239

43 0 ZEYNEP HARMANBAŞI 10 23 5 21,75 15 6 13,50 9 4 8,00 7 15 3,25 54 30 46,50 267,135 37 43 74 90 243

44 0 ALİ KEMAL ÇETİNER 10 16 10 13,50 22 6 20,50 12 10 9,50 13 14 9,50 63 40 53,00 267,115 38 44 76 92 245

45 0 SUDE NAZ ZORLU 10 21 6 19,50 21 7 19,25 6 8 4,00 14 10 11,50 62 31 54,25 265,935 39 45 77 94 249

46 0 ADA ÇAKAL 10 21 6 19,50 22 8 20,00 7 6 5,50 10 16 6,00 60 36 51,00 264,360 40 46 79 96 255

47 0 ASLINUR KIZIL 10 23 7 21,25 11 12 8,00 9 6 7,50 12 12 9,00 55 37 45,75 261,958 41 47 81 98 264

48 0 ZEHRA KILIÇ 10 20 8 18,00 16 10 13,50 10 9 7,75 12 11 9,25 58 38 48,50 261,790 42 48 83 100 268
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

KATILIMLAR

49 0 ZÜLAL YAYLACI 10 20 4 19,00 17 1 16,75 7 4 6,00 8 4 7,00 52 13 48,75 259,765 43 49 85 102 276

50 0 DENİZ GÜLBAV 10 20 7 18,25 20 6 18,50 10 19 5,25 11 14 7,50 61 46 49,50 257,555 44 50 86 104 287

51 0 İRMAK ÇAKMAK 10 21 8 19,00 16 9 13,75 8 4 7,00 7 5 5,75 52 26 45,50 255,938 45 51 88 106 294

52 480 HEDİYE ELİF KARABEL 10 18 9 15,75 17 9 14,75 11 7 9,25 8 13 4,75 54 38 44,50 253,763 46 52 90 108 300

53 0 AHMET FATİH FİLİZ 10 17 11 14,25 16 7 14,25 10 11 7,25 16 10 13,50 59 39 49,25 253,380 47 53 91 110 304

54 0 OKAN MORBONCUK 10 20 6 18,50 11 1 10,75 11 5 9,75 3 8 1,00 45 20 40,00 251,983 48 54 93 112 307

55 0 AZRA MÜBERRA KÖKSAL10 21 7 19,25 19 10 16,50 7 6 5,50 7 12 4,00 54 35 45,25 251,918 49 55 94 114 309

56 0 ALPER UYSAL 10 19 7 17,25 17 5 15,75 8 10 5,50 11 9 8,75 55 31 47,25 251,155 50 56 95 116 315

57 0 MEHMETTALHA ÖZBEK 10 16 9 13,75 20 10 17,50 9 8 7,00 12 9 9,75 57 36 48,00 249,660 51 57 96 118 320

58 0 EMİR YILMAZ 10 24 4 23,00 18 2 17,50 3 6 1,50 6 9 3,75 51 21 45,75 249,238 52 58 98 120 323

59 0 MUALLA FINDIK 10 19 10 16,50 18 7 16,25 8 9 5,75 10 10 7,50 55 36 46,00 247,888 53 59 99 122 327

60 0 YİĞİT GÖK AYA 10A 15 6 13,50 16 8 14,00 9 1 8,75 11 10 8,50 51 25 44,75 247,483 4 60 100 124 329

61 0 İREM NUR BELEN 10 16 6 14,50 11 6 9,50 10 3 9,25 10 5 8,75 47 20 42,00 245,065 54 61 103 128 343

62 0 ZEHRA BETÜL AKKAYA 10 23 7 21,25 15 10 12,50 4 1 3,75 6 5 4,75 48 23 42,25 244,438 55 62 105 130 346

63 0 DOĞA ÖNER 10 20 7 18,25 19 9 16,75 5 7 3,25 10 9 7,75 54 32 46,00 244,238 56 63 107 132 350

64 0 SEİ HA TAYYAR 10 18 9 15,75 11 2 10,50 7 5 5,75 14 3 13,25 50 19 45,25 243,638 57 64 109 134 353

65 587 ZEREN ÇALIŞKAN 10H 20 7 18,25 17 4 16,00 5 6 3,50 10 10 7,50 52 27 45,25 243,403 1 65 111 136 355

66 0 YAKUP SOYALP 10 14 6 12,50 11 5 9,75 12 4 11,00 10 11 7,25 47 26 40,50 243,058 58 66 113 139 359

67 783 BUĞRAÇINAR KARINCALI10 20 9 17,75 15 14 11,50 5 7 3,25 14 10 11,50 54 40 44,00 238,210 59 67 114 141 377

68 0 TAHA YILMAZTÜRK 10 18 8 16,00 12 10 9,50 9 9 6,75 11 11 8,25 50 38 40,50 237,830 60 68 116 143 380

69 0 AHMET AYDIN 10 19 6 17,50 14 6 12,50 7 3 6,25 6 12 3,00 46 27 39,25 237,813 61 69 117 145 382

70 0 ENSAR AYDIN 10 19 1 18,75 20 1 19,75 1 5 -0,25 10 5 8,75 50 12 47,00 237,108 62 70 118 147 388

71 0 HAYAT EKER 10 23 7 21,25 17 12 14,00 4 17 -0,25 11 8 9,00 55 44 44,00 235,815 63 71 120 149 396

72 0 RUVEYDA ESER 10 20 5 18,75 13 5 11,75 5 2 4,50 6 8 4,00 44 20 39,00 234,618 64 72 122 151 401

73 0 SELAY SU KIRAN 10C 18 7 16,25 18 6 16,50 4 5 2,75 11 10 8,50 51 28 44,00 234,230 2 73 124 153 405

74 8435 ASLI TÜLAY GÜNER 10G 21 4 20,00 9 4 8,00 5 4 4,00 8 7 6,25 43 19 38,25 233,728 1 74 126 155 409

75 0 EMİR AÇIKALIN 10 16 14 12,50 20 10 17,50 7 7 5,25 12 14 8,50 55 45 43,75 233,158 65 75 128 158 413

76 0 KEMAI UTKAN YAŞAR 10 17 5 15,75 17 6 15,50 7 9 4,75 6 8 4,00 47 28 40,00 231,270 66 76 130 160 424

77 20219 BÜŞRA ÖZCAN 10A 12 5 10,75 8 11 5,25 12 5 10,75 12 9 9,75 44 30 36,50 229,678 5 77 132 162 431

78 0 GÜLFİDAN BATUR 10 21 6 19,50 15 15 11,25 6 19 1,25 12 13 8,75 54 53 40,75 229,620 67 78 134 164 433

79 0 ELİF NUR ÖCALAN 10 23 7 21,25 10 7 8,25 3 0 3,00 4 1 3,75 40 15 36,25 229,620 67 78 134 164 433

80 0 BERATCAN KESKİNKAYA10 18 8 16,00 16 9 13,75 7 11 4,25 9 13 5,75 50 41 39,75 229,475 69 80 137 168 437

81 0 BERKAY ÇAVUŞ 10 17 9 14,75 20 6 18,50 7 15 3,25 9 13 5,75 53 43 42,25 229,348 70 81 138 170 439

82 0 MUSTAFA ÇAĞRI İMAL 10 14 10 11,50 21 5 19,75 5 5 3,75 12 8 10,00 52 28 45,00 229,143 71 82 140 172 441

83 0 ZEYNEP ERTEM 10 20 10 17,50 15 15 11,25 4 2 3,50 11 17 6,75 50 44 39,00 228,618 72 83 142 175 446

84 0 ALPER AÇIKBAŞ 10 18 10 15,50 16 13 12,75 8 14 4,50 11 17 6,75 53 54 39,50 228,438 73 84 143 177 450

85 0 ALİ ERHAN ATAKAN 10 19 5 17,75 8 3 7,25 6 6 4,50 11 17 6,75 44 31 36,25 226,140 74 85 144 182 464

86 2222 FEYZANUR HALICI 10 18 10 15,50 17 9 14,75 6 7 4,25 6 10 3,50 47 36 38,00 225,123 75 86 145 184 470

87 0 BERKE ERDOĞAN 10 17 7 15,25 12 9 9,75 7 6 5,50 9 11 6,25 45 33 36,75 225,020 76 87 146 186 472

88 0 TALHA GÜNDOĞDU 10 14 6 12,50 14 10 11,50 8 7 6,25 11 12 8,00 47 35 38,25 224,373 77 88 147 189 479

89 0 MELİS TUĞÇE IŞIK 10 19 9 16,75 15 13 11,75 6 7 4,25 7 15 3,25 47 44 36,00 223,478 78 89 149 191 486

90 0 NEHİR GÜVENÇ 10 13 9 10,75 18 8 16,00 6 4 5,00 9 3 8,25 46 24 40,00 220,835 79 90 151 194 499

91 0 NESLİHAN DEMİR 10 7 11 4,25 7 3 6,25 15 5 13,75 13 12 10,00 42 31 34,25 220,030 80 91 152 196 502

92 0 TUĞBA KOCAMAN 10 20 10 17,50 16 13 12,75 7 23 1,25 11 19 6,25 54 65 37,75 219,535 81 92 154 198 507

93 0 ELİFGÜL GÜNERKAYA 10B 20 6 18,50 16 10 13,50 1 7 -0,75 9 8 7,00 46 31 38,25 216,753 1 93 155 202 523

94 0 YAKUP ARSLAN 10 21 6 19,50 14 10 11,50 4 10 1,50 5 17 0,75 44 43 33,25 215,813 82 94 157 204 527

95 0 ASEL HASAN 10 21 9 18,75 9 6 7,50 4 7 2,25 7 10 4,50 41 32 33,00 215,180 83 95 158 206 532

96 0 AHMETDOĞUŞ BAĞCI 10 15 11 12,25 14 13 10,75 8 7 6,25 7 12 4,00 44 43 33,25 213,915 84 96 160 208 541
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Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

KATILIMLAR

97 0 RÜMEYSA NUR UYKUN 10 15 11 12,25 14 12 11,00 8 11 5,25 9 14 5,50 46 48 34,00 212,345 85 97 161 211 551

98 0 SUDE NAZ ÇAKIR 10 20 8 18,00 10 17 5,75 7 15 3,25 8 17 3,75 45 57 30,75 211,845 86 98 163 213 556

99 0 ÖMER EARUK ALTINTAŞ10 14 6 12,50 12 12 9,00 6 8 4,00 11 6 9,50 43 32 35,00 210,630 87 99 164 216 565

100 0 BÜŞRA SILA AYGÖZ 10 16 10 13,50 17 9 14,75 5 9 2,75 8 15 4,25 46 43 35,25 210,620 88 100 165 218 567

101 0 ESMA DOĞAN 10 17 9 14,75 13 13 9,75 5 2 4,50 3 2 2,50 38 26 31,50 210,573 89 101 167 220 569

102 0 MERVEÇETİN 10 20 9 17,75 14 12 11,00 5 15 1,25 7 16 3,00 46 52 33,00 210,505 90 102 168 222 571

103 0 ZEHRA ENES 10 15 8 13,00 9 17 4,75 9 6 7,50 7 13 3,75 40 44 29,00 210,033 91 103 169 225 577

104 0 EYLÜL IRMAK ÖZDAMAR10 17 4 16,00 12 8 10,00 5 10 2,50 6 12 3,00 40 34 31,50 207,285 92 104 171 228 590

105 0 ELİF ERVUZ 10 23 6 21,50 6 14 2,50 3 6 1,50 4 9 1,75 36 35 27,25 206,923 93 105 173 230 593

106 1011 BİLGEHAN KÜLEKCİ 10K 13 2 12,50 10 2 9,50 5 3 4,25 8 8 6,00 36 15 32,25 206,133 1 106 174 232 596

107 0 DEFNE TÜTÜNCÜ 10 16 11 13,25 17 9 14,75 4 6 2,50 7 16 3,00 44 42 33,50 205,873 94 107 176 234 599

108 0 MELEK SUDE GÖKTAŞ 10 18 9 15,75 16 8 14,00 3 9 0,75 6 14 2,50 43 40 33,00 205,015 95 108 178 238 604

109 0 BEYZANUR GÖKDAĞ 10 18 11 15,25 14 16 10,00 4 3 3,25 5 14 1,50 41 44 30,00 204,975 96 109 179 240 606

110 0 SUEDA ÖZDEMİR 10 14 4 13,00 12 6 10,50 4 1 3,75 6 9 3,75 36 20 31,00 203,475 97 110 181 242 616

111 0 SUDENAZ ELMAS 10 21 6 19,50 15 12 12,00 1 7 -0,75 3 14 -0,50 40 39 30,25 203,128 98 111 182 244 619

112 0 MUHAMMED EŞMEKAYA10 15 10 12,50 18 12 15,00 2 3 1,25 10 16 6,00 45 41 34,75 202,813 99 112 183 246 622

113 0 AYŞE NİLSU AKIN 10 18 12 15,00 14 16 10,00 6 24 0,00 13 17 8,75 51 69 33,75 201,713 100 113 184 249 630

114 0 ILGIN ALUFTEKİN 10 17 8 15,00 10 13 6,75 4 7 2,25 9 10 6,50 40 38 30,50 201,688 101 114 186 251 633

115 1393 SEVGİNAZ YÜKSEL 10A 18 12 15,00 14 12 11,00 3 4 2,00 5 11 2,25 40 39 30,25 201,238 6 115 187 253 635

116 314 ALİ ATA TÜRK 10 12 3 11,25 19 2 18,50 2 3 1,25 5 4 4,00 38 12 35,00 201,140 102 116 188 255 637

117 0 İKRARASLI YÜKSEKKAYA10 15 8 13,00 10 13 6,75 6 7 4,25 9 17 4,75 40 45 28,75 199,915 103 117 191 258 645

118 0 MELİH KONUK 10 14 8 12,00 15 11 12,25 3 7 1,25 10 6 8,50 42 32 34,00 199,698 104 118 193 260 647

119 0 KADİR ÜNSAL 10 15 11 12,25 12 16 8,00 10 19 5,25 7 21 1,75 44 67 27,25 198,613 105 119 194 265 654

120 0 KEMAL GÖKTUNALI 10D 14 8 12,00 20 7 18,25 0 1 -0,25 6 8 4,00 40 24 34,00 196,218 1 120 195 269 663

121 0 YUSUF GÜNER 10 4 2 3,50 5 2 4,50 12 7 10,25 12 11 9,25 33 22 27,50 194,060 106 121 197 271 673

122 0 ARDAFUATATALAY 10 15 5 13,75 9 6 7,50 4 5 2,75 5 10 2,50 33 26 26,50 192,745 107 122 199 273 682

123 0 İLAYDA ÖZKARA 10 19 8 17,00 13 15 9,25 2 7 0,25 2 8 0,00 36 38 26,50 192,723 108 123 200 275 684

124 0 CANPO *T KURT 10 14 7 12,25 12 10 9,50 4 8 2,00 9 16 5,00 39 41 28,75 191,813 109 124 202 277 688

125 0 ONUR KARADAĞ 10 16 13 12,75 9 15 5,25 5 9 2,75 9 17 4,75 39 54 25,50 188,108 110 125 204 279 704

126 0 SEYRAN ÖZDEMİR 10 16 11 13,25 14 10 11,50 3 9 0,75 5 13 1,75 38 43 27,25 187,678 111 126 205 281 710

127 0 SAMİ YUSUF KARACİF 10 19 8 17,00 16 14 12,50 2 15 -1,75 5 25 -1,25 42 62 26,50 187,180 112 127 206 284 714

128 0 HATİCE KÜBRA ALKUL 10 19 9 16,75 9 9 6,75 2 5 0,75 30 23 24,25 186,525 113 128 207 286 719

129 0 MERT CAN BOZ 10 18 4 17,00 10 11 7,25 0 10 -2,50 8 13 4,75 36 38 26,50 183,873 114 129 210 290 734

130 0 NURSENA AÇIK 10 15 15 11,25 14 16 10,00 7 23 1,25 9 21 3,75 45 75 26,25 182,463 115 130 211 292 740

131 0 MERİÇ DİŞÖZ 10 14 7 12,25 13 9 10,75 1 6 -0,50 7 9 4,75 35 31 27,25 181,425 116 131 213 294 745

132 0 NUR TURAN 10 5 1 4,75 4 2 3,50 11 8 9,00 8 15 4,25 28 26 21,50 181,145 117 132 214 296 748

133 0 ZÜMRA YILDIRIM 10 20 8 18,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 7 8 5,00 27 21 21,75 180,065 118 133 216 298 753

134 0 HASAN ALTUN 10 17 12 14,00 8 21 2,75 2 4 1,00 8 12 5,00 35 49 22,75 179,705 119 134 217 300 755

135 0 NURSİMA HAVVA BAŞDAĞ10G 17 13 13,75 11 19 6,25 6 24 0,00 9 21 3,75 43 77 23,75 178,675 2 135 219 302 763

136 0 İKRA ZEYNEP ARMUTAK10 16 8 14,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 4 4,00 25 16 21,00 176,873 120 136 220 304 769

137 0 CEREN BAYRAKTAR 10 14 10 11,50 12 15 8,25 1 3 0,25 7 10 4,50 34 38 24,50 176,203 121 137 221 306 774

138 0 İSA FURKAN KIŞLAR 10 13 12 10,00 15 13 11,75 0 5 -1,25 9 5 7,75 37 35 28,25 176,170 122 138 222 308 776

139 0 AKİF ARSLAN ÖZTÜRK 10 14 15 10,25 16 14 12,50 1 3 0,25 7 18 2,50 38 50 25,50 176,135 123 139 224 310 778

140 0 FATMANUR YAYLA 10 18 9 15,75 7 22 1,50 3 14 -0,50 9 20 4,00 37 65 20,75 174,903 124 140 225 313 786

141 0 AYŞE SILA KARA 10 14 13 10,75 11 17 6,75 5 10 2,50 5 16 1,00 35 56 21,00 174,328 125 141 227 315 789

142 0 RABİA ŞAHAN 10H 13 9 10,75 7 12 4,00 6 9 3,75 3 10 0,50 29 40 19,00 173,755 2 142 228 319 794

143 0 ELİF AYÇA FIRAT 10 17 8 15,00 9 9 6,75 4 26 -2,50 7 11 4,25 37 54 23,50 173,408 126 143 230 321 797

144 0 İCLAL HATİCE UZGUR 10 17 4 16,00 7 9 4,75 0 7 -1,75 5 11 2,25 29 31 21,25 173,210 127 144 231 323 800
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KATILIMLAR

145 3701 MUHAMMED ALİ KAVAK10N 13 12 10,00 13 7 11,25 5 17 0,75 6 24 0,00 37 60 22,00 170,048 1 145 234 328 822

146 0 ONUR ÖZTÜRK 10 13 9 10,75 9 11 6,25 2 6 0,50 7 10 4,50 31 36 22,00 170,023 128 146 235 330 824

147 0 ALPERTUNGA ABANOZ 10 9 5 7,75 3 6 1,50 7 4 6,00 3 7 1,25 22 22 16,50 168,555 129 147 237 332 830

148 0 ALİ ENES DANACI 10 9 10 6,50 11 6 9,50 3 9 0,75 8 4 7,00 31 29 23,75 165,218 130 148 239 334 837

149 0 FIRAT YALÇINKAYA 10 14 8 12,00 10 17 5,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 25 30 17,50 164,748 131 149 241 336 840

150 0 RUMEYSA UYANIK 10 14 15 10,25 11 19 6,25 3 6 1,50 2 9 -0,25 30 49 17,75 163,685 132 150 242 338 843

151 0 ZEYNEP NAZ TİMUR 10 13 17 8,75 6 24 0,00 9 21 3,75 9 21 3,75 37 83 16,25 163,113 133 151 243 340 845

152 0 EFE CENK YILMAZ 10 12 11 9,25 14 13 10,75 1 9 -1,25 8 17 3,75 35 50 22,50 163,073 134 152 245 342 847

153 0 DURU ÇUHADAR 10 16 7 14,25 8 17 3,75 3 9 0,75 0 22 -5,50 27 55 13,25 161,165 135 153 246 344 854

154 0 ŞEVVAL ÖZÇELİK 10 14 8 12,00 4 10 1,50 2 5 0,75 2 7 0,25 22 30 14,50 158,090 136 154 248 347 871

155 0 BEYZA AKDOĞAN 10N 10 15 6,25 10 18 5,50 6 17 1,75 10 18 5,50 36 68 19,00 157,710 2 155 249 349 874

156 0 EMİNE SELEN ŞAHİN 10A 9 11 6,25 10 9 7,75 3 9 0,75 7 9 4,75 29 38 19,50 156,033 7 156 250 351 883

157 0 BÜŞRA GUZGUN 10 12 13 8,75 9 11 6,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 26 41 15,75 154,855 137 157 251 354 890

158 713 BEYZANUR ŞAHİN 10H 14 12 11,00 9 19 4,25 2 11 -0,75 5 18 0,50 30 60 15,00 152,708 3 158 254 358 899

159 0 MEDİNEİKALENDER 10 12 15 8,25 4 13 0,75 3 5 1,75 7 16 3,00 26 49 13,75 151,090 138 159 255 362 910

160 0 FATMANUR ATAŞ 10D 13 14 9,50 9 18 4,50 3 11 0,25 4 16 0,00 29 59 14,25 150,983 2 160 257 364 912

161 1294 ZÜMRA KANBUR 10G 10 11 7,25 7 7 5,25 1 1 0,75 2 4 1,00 20 23 14,25 147,580 3 161 258 368 920

162 0 YUSUF ŞENTÜRK 10 9 4 8,00 9 11 6,25 1 7 -0,75 6 16 2,00 25 38 15,50 147,283 139 162 259 370 924

163 0 EZGİ UYSAL 10 11 15 7,25 8 12 5,00 4 11 1,25 2 14 -1,50 25 52 12,00 144,685 140 163 260 374 937

164 0 AZRA ASLAN 10 13 11 10,25 5 22 -0,50 4 19 -0,75 6 20 1,00 28 72 10,00 140,360 141 164 261 378 948

165 0 ZEYNEP BÖCÜOĞLU 10 12 14 8,50 8 20 3,00 3 10 0,50 2 19 -2,75 25 63 9,25 139,458 142 165 263 380 956

166 0 HATİCE KILIÇ 10 6 24 0,00 6 24 0,00 10 20 5,00 11 19 6,25 33 87 11,25 137,438 143 166 264 383 964

167 0 İREM ONAYCI 10 9 8 7,00 6 12 3,00 1 7 -0,75 5 10 2,50 21 37 11,75 137,093 144 167 266 385 967

168 0 MUHAMMET ZAHİR KAYA10Ş 10 11 7,25 9 19 4,25 1 13 -2,25 7 17 2,75 27 60 12,00 133,763 1 168 268 388 976

169 0 EMRE SÜTBAŞ 10 11 19 6,25 5 25 -1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 19 47 7,25 132,745 145 169 269 391 983

170 0 DENİZHAN KARACİF 10J 9 21 3,75 10 20 5,00 2 10 -0,50 9 21 3,75 30 72 12,00 131,385 1 170 270 393 988

171 0 UĞUR ÜNVER 10 13 15 9,25 7 21 1,75 2 15 -1,75 2 16 -2,00 24 67 7,25 130,085 146 171 271 395 993

172 0 RAMİZ ONUR YARDIM 10 9 18 4,50 6 19 1,25 2 10 -0,50 8 21 2,75 25 68 8,00 124,568 147 172 272 401 1018

173 0 ELİF KÜBRA KANSIZ 10 9 18 4,50 9 15 5,25 2 16 -2,00 6 16 2,00 26 65 9,75 124,120 148 173 274 403 1020

174 339 ALEYNA GÜZEL 10E 10 20 5,00 5 25 -1,25 6 24 0,00 7 23 1,25 28 92 5,00 120,913 2 174 275 405 1030

175 0 ABDULLAHUTKUYAŞAR 10 5 25 -1,25 5 25 -1,25 9 19 4,25 9 21 3,75 28 90 5,50 120,853 149 175 277 407 1033

176 0 ALİ FINDIK 10 9 21 3,75 3 27 -3,75 7 23 1,25 8 22 2,50 27 93 3,75 119,025 150 176 279 409 1040

177 0 ŞUAYB İNCİ 10C 8 20 3,00 7 21 1,75 0 3 -0,75 2 6 0,50 17 50 4,50 113,678 3 177 280 411 1057

178 932 HASAN YURDAGÜL 10I 6 24 0,00 8 22 2,50 5 25 -1,25 7 23 1,25 26 94 2,50 101,600 1 178 281 413 1078

179 402 EDANURBEŞPINAR 10 6 21 0,75 5 22 -0,50 3 22 -2,50 7 23 1,25 21 88 -1,00 92,050 151 179 282 415 1083

180 0 AHSEN NEŞE MANTI 10 7 10 4,50 2 7 0,25 3 14 -0,50 12 31 4,25

181 787 ADNAN BUĞRA SÜRME 10E 6 24 0,00 7 23 1,25 13 47 1,25

182 858 YUSUF ŞAHİNER 10I 7 22 1,50 5 25 -1,25 6 24 0,00 18 71 0,25

183 0 ARAA ŞAHİN 10A 4 21 -1,25 5 24 -1,00 2 15 -1,75 4 12 1,00 15 72 -3,00

184 0 YAĞIZ SANĞU 10 0 6 -1,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 17 -3,25

185 0 YAĞMUR GAYE ŞAHAN 10 4 26 -2,50 7 23 1,25 2 28 -5,00 6 24 0,00 19 101 -6,25
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040
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10 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 0 BERK TUNÇER 10 30 0 30,00 27 3 26,25 26 4 25,00 29 1 28,75 112 8 110,00 464,388 1 2 3 3 3

2 0 ASLI ELİBOL 10 29 0 29,00 27 3 26,25 26 4 25,00 29 1 28,75 111 8 109,00 460,178 2 3 5 5 5

3 0 MURAT SATIR 10 29 1 28,75 26 3 25,25 25 5 23,75 29 1 28,75 109 10 106,50 450,698 3 4 7 7 7

4 0 HAKAN GÜREL 10 30 0 30,00 29 0 29,00 21 0 21,00 27 0 27,00 107 0 107,00 446,740 4 5 9 9 9

5 0 SUDE NAZ YAĞIZ 10 29 1 28,75 26 4 25,00 25 5 23,75 27 2 26,50 107 12 104,00 445,775 5 6 11 11 11

6 0 MUHAMMED ŞAHİN 10 28 1 27,75 26 4 25,00 25 5 23,75 28 2 27,50 107 12 104,00 443,515 6 7 13 13 13

7 0 EREN ACAR 10 28 1 27,75 26 4 25,00 25 4 24,00 27 2 26,50 106 11 103,25 442,823 7 8 15 15 15

8 0 ESRA GÜLÇİMEN 10 26 3 25,25 24 5 22,75 28 1 27,75 17 3 16,25 95 12 92,00 426,358 8 9 17 17 17

9 0 ZEYNEP AYDIN 10 27 3 26,25 25 5 23,75 24 2 23,50 20 6 18,50 96 16 92,00 415,718 9 10 19 19 20

10 0 İMGE GÜLAY 10 25 5 23,75 27 2 26,50 25 1 24,75 18 3 17,25 95 11 92,25 414,928 10 11 20 21 22

11 0 ZEYNEP MİNE ERİŞEN 10 24 1 23,75 24 3 23,25 25 2 24,50 16 6 14,50 89 12 86,00 401,353 11 12 22 23 25

12 0 PELİN KARATAŞ 10 25 2 24,50 23 4 22,00 24 5 22,75 18 7 16,25 90 18 85,50 396,445 12 13 24 25 28

13 0 ZEYNEP SUDE KOCA 10 25 5 23,75 25 5 23,75 22 3 21,25 17 7 15,25 89 20 84,00 387,538 13 14 25 27 35

14 0 AYŞENAZ BİLGİN 10 25 3 24,25 26 2 25,50 16 4 15,00 18 6 16,50 85 15 81,25 364,388 14 15 27 29 49

15 0 FURKAN AKÇEKOCE 10 21 9 18,75 17 13 13,75 23 7 21,25 21 9 18,75 82 38 72,50 351,913 15 16 29 31 65

16 0 EMRE SAGIN 10 21 6 19,50 27 1 26,75 16 6 14,50 19 4 18,00 83 17 78,75 347,475 16 17 30 33 71

17 0 BATURALP FIRINCI 10 24 1 23,75 22 4 21,00 13 2 12,50 17 5 15,75 76 12 73,00 338,615 17 18 32 35 77

18 0 HABİBENUR AKMAN 10 22 3 21,25 24 3 23,25 14 3 13,25 18 9 15,75 78 18 73,50 336,678 18 19 34 37 80

19 0 ECE CANSU ALTIN 10 25 4 24,00 25 1 24,75 12 5 10,75 14 12 11,00 76 22 70,50 329,628 19 20 36 40 87

20 0 EBRAR YÜKSEKKAYA 10 21 7 19,25 21 8 19,00 18 7 16,25 12 12 9,00 72 34 63,50 321,090 20 21 38 42 98

21 0 ESMA UZ 10 23 6 21,50 20 8 18,00 14 7 12,25 17 12 14,00 74 33 65,75 318,053 21 22 40 44 102

22 0 KADİR ANIL DOĞAN 10 21 4 20,00 24 4 23,00 11 5 9,75 16 5 14,75 72 18 67,50 311,325 22 23 41 47 113

23 0 FAZİLET YAVU* 10 26 2 25,50 22 6 20,50 10 13 6,75 12 10 9,50 70 31 62,25 303,803 23 25 44 52 124

24 0 ARDA TUNÇ 10 25 1 24,75 19 8 17,00 10 15 6,25 18 8 16,00 72 32 64,00 303,315 24 26 46 54 127

25 0 BEYZA TUTAR 10 22 5 20,75 16 12 13,00 14 5 12,75 14 11 11,25 66 33 57,75 301,348 25 27 47 56 133

26 0 PIRILTISU AYKOL 10 23 5 21,75 28 0 28,00 8 8 6,00 12 11 9,25 71 24 65,00 299,805 26 28 48 59 139

27 0 NEHİR SALDIRICI 10 23 5 21,75 23 7 21,25 8 7 6,25 13 11 10,25 67 30 59,50 288,568 27 30 51 64 155

28 0 TUNAHAN KIR 10 25 5 23,75 16 13 12,75 11 7 9,25 10 11 7,25 62 36 53,00 288,038 28 31 53 66 157

29 0 ALİ DÖNMEZER 10 21 1 20,75 8 0 8,00 12 5 10,75 17 9 14,75 58 15 54,25 287,413 29 32 55 68 161

30 0 ÖMER BURAN 10 23 6 21,50 22 6 20,50 10 5 8,75 6 9 3,75 61 26 54,50 285,810 30 33 57 70 166

31 0 AYDIN TEKİN 10 23 7 21,25 18 11 15,25 9 5 7,75 12 11 9,25 62 34 53,50 279,218 31 34 59 72 185

32 0 AKİF CAN ELMAS 10 20 2 19,50 25 2 24,50 5 4 4,00 14 6 12,50 64 14 60,50 279,120 32 35 61 74 187

33 0 ASİL YAĞMUR ASİLLER 10 24 4 23,00 19 8 17,00 10 13 6,75 7 13 3,75 60 38 50,50 274,575 33 36 62 76 204

34 20077 SENA BEGÜM BİLİM 10 14 13 10,75 14 10 11,50 19 5 17,75 10 14 6,50 57 42 46,50 271,925 34 37 64 78 216

35 0 EMİNENUR AYDOĞAN 10 23 4 22,00 17 9 14,75 8 6 6,50 10 10 7,50 58 29 50,75 271,605 35 38 66 80 219

36 0 NESLİŞAH EMLİKLİ 10 23 7 21,25 18 12 15,00 11 12 8,00 9 17 4,75 61 48 49,00 271,165 36 39 68 82 223

37 0 ZEYNEP HARMANBAŞI 10 23 5 21,75 15 6 13,50 9 4 8,00 7 15 3,25 54 30 46,50 267,135 37 43 74 90 243

38 0 ALİ KEMAL ÇETİNER 10 16 10 13,50 22 6 20,50 12 10 9,50 13 14 9,50 63 40 53,00 267,115 38 44 76 92 245

39 0 SUDE NAZ ZORLU 10 21 6 19,50 21 7 19,25 6 8 4,00 14 10 11,50 62 31 54,25 265,935 39 45 77 94 249

40 0 ADA ÇAKAL 10 21 6 19,50 22 8 20,00 7 6 5,50 10 16 6,00 60 36 51,00 264,360 40 46 79 96 255

41 0 ASLINUR KIZIL 10 23 7 21,25 11 12 8,00 9 6 7,50 12 12 9,00 55 37 45,75 261,958 41 47 81 98 264

42 0 ZEHRA KILIÇ 10 20 8 18,00 16 10 13,50 10 9 7,75 12 11 9,25 58 38 48,50 261,790 42 48 83 100 268

43 0 ZÜLAL YAYLACI 10 20 4 19,00 17 1 16,75 7 4 6,00 8 4 7,00 52 13 48,75 259,765 43 49 85 102 276

44 0 DENİZ GÜLBAV 10 20 7 18,25 20 6 18,50 10 19 5,25 11 14 7,50 61 46 49,50 257,555 44 50 86 104 287

45 0 İRMAK ÇAKMAK 10 21 8 19,00 16 9 13,75 8 4 7,00 7 5 5,75 52 26 45,50 255,938 45 51 88 106 294

46 480 HEDİYE ELİF KARABEL 10 18 9 15,75 17 9 14,75 11 7 9,25 8 13 4,75 54 38 44,50 253,763 46 52 90 108 300

47 0 AHMET FATİH FİLİZ 10 17 11 14,25 16 7 14,25 10 11 7,25 16 10 13,50 59 39 49,25 253,380 47 53 91 110 304



10 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

48 0 OKAN MORBONCUK 10 20 6 18,50 11 1 10,75 11 5 9,75 3 8 1,00 45 20 40,00 251,983 48 54 93 112 307

49 0 AZRA MÜBERRA KÖKSAL10 21 7 19,25 19 10 16,50 7 6 5,50 7 12 4,00 54 35 45,25 251,918 49 55 94 114 309

50 0 ALPER UYSAL 10 19 7 17,25 17 5 15,75 8 10 5,50 11 9 8,75 55 31 47,25 251,155 50 56 95 116 315

51 0 MEHMETTALHA ÖZBEK 10 16 9 13,75 20 10 17,50 9 8 7,00 12 9 9,75 57 36 48,00 249,660 51 57 96 118 320

52 0 EMİR YILMAZ 10 24 4 23,00 18 2 17,50 3 6 1,50 6 9 3,75 51 21 45,75 249,238 52 58 98 120 323

53 0 MUALLA FINDIK 10 19 10 16,50 18 7 16,25 8 9 5,75 10 10 7,50 55 36 46,00 247,888 53 59 99 122 327

54 0 İREM NUR BELEN 10 16 6 14,50 11 6 9,50 10 3 9,25 10 5 8,75 47 20 42,00 245,065 54 61 103 128 343

55 0 ZEHRA BETÜL AKKAYA 10 23 7 21,25 15 10 12,50 4 1 3,75 6 5 4,75 48 23 42,25 244,438 55 62 105 130 346

56 0 DOĞA ÖNER 10 20 7 18,25 19 9 16,75 5 7 3,25 10 9 7,75 54 32 46,00 244,238 56 63 107 132 350

57 0 SEİ HA TAYYAR 10 18 9 15,75 11 2 10,50 7 5 5,75 14 3 13,25 50 19 45,25 243,638 57 64 109 134 353

58 0 YAKUP SOYALP 10 14 6 12,50 11 5 9,75 12 4 11,00 10 11 7,25 47 26 40,50 243,058 58 66 113 139 359

59 783 BUĞRAÇINAR KARINCALI10 20 9 17,75 15 14 11,50 5 7 3,25 14 10 11,50 54 40 44,00 238,210 59 67 114 141 377

60 0 TAHA YILMAZTÜRK 10 18 8 16,00 12 10 9,50 9 9 6,75 11 11 8,25 50 38 40,50 237,830 60 68 116 143 380

61 0 AHMET AYDIN 10 19 6 17,50 14 6 12,50 7 3 6,25 6 12 3,00 46 27 39,25 237,813 61 69 117 145 382

62 0 ENSAR AYDIN 10 19 1 18,75 20 1 19,75 1 5 -0,25 10 5 8,75 50 12 47,00 237,108 62 70 118 147 388

63 0 HAYAT EKER 10 23 7 21,25 17 12 14,00 4 17 -0,25 11 8 9,00 55 44 44,00 235,815 63 71 120 149 396

64 0 RUVEYDA ESER 10 20 5 18,75 13 5 11,75 5 2 4,50 6 8 4,00 44 20 39,00 234,618 64 72 122 151 401

65 0 EMİR AÇIKALIN 10 16 14 12,50 20 10 17,50 7 7 5,25 12 14 8,50 55 45 43,75 233,158 65 75 128 158 413

66 0 KEMAI UTKAN YAŞAR 10 17 5 15,75 17 6 15,50 7 9 4,75 6 8 4,00 47 28 40,00 231,270 66 76 130 160 424

67 0 GÜLFİDAN BATUR 10 21 6 19,50 15 15 11,25 6 19 1,25 12 13 8,75 54 53 40,75 229,620 67 78 134 164 433

68 0 ELİF NUR ÖCALAN 10 23 7 21,25 10 7 8,25 3 0 3,00 4 1 3,75 40 15 36,25 229,620 67 78 134 164 433

69 0 BERATCAN KESKİNKAYA10 18 8 16,00 16 9 13,75 7 11 4,25 9 13 5,75 50 41 39,75 229,475 69 80 137 168 437

70 0 BERKAY ÇAVUŞ 10 17 9 14,75 20 6 18,50 7 15 3,25 9 13 5,75 53 43 42,25 229,348 70 81 138 170 439

71 0 MUSTAFA ÇAĞRI İMAL 10 14 10 11,50 21 5 19,75 5 5 3,75 12 8 10,00 52 28 45,00 229,143 71 82 140 172 441

72 0 ZEYNEP ERTEM 10 20 10 17,50 15 15 11,25 4 2 3,50 11 17 6,75 50 44 39,00 228,618 72 83 142 175 446

73 0 ALPER AÇIKBAŞ 10 18 10 15,50 16 13 12,75 8 14 4,50 11 17 6,75 53 54 39,50 228,438 73 84 143 177 450

74 0 ALİ ERHAN ATAKAN 10 19 5 17,75 8 3 7,25 6 6 4,50 11 17 6,75 44 31 36,25 226,140 74 85 144 182 464

75 2222 FEYZANUR HALICI 10 18 10 15,50 17 9 14,75 6 7 4,25 6 10 3,50 47 36 38,00 225,123 75 86 145 184 470

76 0 BERKE ERDOĞAN 10 17 7 15,25 12 9 9,75 7 6 5,50 9 11 6,25 45 33 36,75 225,020 76 87 146 186 472

77 0 TALHA GÜNDOĞDU 10 14 6 12,50 14 10 11,50 8 7 6,25 11 12 8,00 47 35 38,25 224,373 77 88 147 189 479

78 0 MELİS TUĞÇE IŞIK 10 19 9 16,75 15 13 11,75 6 7 4,25 7 15 3,25 47 44 36,00 223,478 78 89 149 191 486

79 0 NEHİR GÜVENÇ 10 13 9 10,75 18 8 16,00 6 4 5,00 9 3 8,25 46 24 40,00 220,835 79 90 151 194 499

80 0 NESLİHAN DEMİR 10 7 11 4,25 7 3 6,25 15 5 13,75 13 12 10,00 42 31 34,25 220,030 80 91 152 196 502

81 0 TUĞBA KOCAMAN 10 20 10 17,50 16 13 12,75 7 23 1,25 11 19 6,25 54 65 37,75 219,535 81 92 154 198 507

82 0 YAKUP ARSLAN 10 21 6 19,50 14 10 11,50 4 10 1,50 5 17 0,75 44 43 33,25 215,813 82 94 157 204 527

83 0 ASEL HASAN 10 21 9 18,75 9 6 7,50 4 7 2,25 7 10 4,50 41 32 33,00 215,180 83 95 158 206 532

84 0 AHMETDOĞUŞ BAĞCI 10 15 11 12,25 14 13 10,75 8 7 6,25 7 12 4,00 44 43 33,25 213,915 84 96 160 208 541

85 0 RÜMEYSA NUR UYKUN 10 15 11 12,25 14 12 11,00 8 11 5,25 9 14 5,50 46 48 34,00 212,345 85 97 161 211 551

86 0 SUDE NAZ ÇAKIR 10 20 8 18,00 10 17 5,75 7 15 3,25 8 17 3,75 45 57 30,75 211,845 86 98 163 213 556

87 0 ÖMER EARUK ALTINTAŞ10 14 6 12,50 12 12 9,00 6 8 4,00 11 6 9,50 43 32 35,00 210,630 87 99 164 216 565

88 0 BÜŞRA SILA AYGÖZ 10 16 10 13,50 17 9 14,75 5 9 2,75 8 15 4,25 46 43 35,25 210,620 88 100 165 218 567

89 0 ESMA DOĞAN 10 17 9 14,75 13 13 9,75 5 2 4,50 3 2 2,50 38 26 31,50 210,573 89 101 167 220 569

90 0 MERVEÇETİN 10 20 9 17,75 14 12 11,00 5 15 1,25 7 16 3,00 46 52 33,00 210,505 90 102 168 222 571

91 0 ZEHRA ENES 10 15 8 13,00 9 17 4,75 9 6 7,50 7 13 3,75 40 44 29,00 210,033 91 103 169 225 577

92 0 EYLÜL IRMAK ÖZDAMAR10 17 4 16,00 12 8 10,00 5 10 2,50 6 12 3,00 40 34 31,50 207,285 92 104 171 228 590

93 0 ELİF ERVUZ 10 23 6 21,50 6 14 2,50 3 6 1,50 4 9 1,75 36 35 27,25 206,923 93 105 173 230 593

94 0 DEFNE TÜTÜNCÜ 10 16 11 13,25 17 9 14,75 4 6 2,50 7 16 3,00 44 42 33,50 205,873 94 107 176 234 599



10 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

95 0 MELEK SUDE GÖKTAŞ 10 18 9 15,75 16 8 14,00 3 9 0,75 6 14 2,50 43 40 33,00 205,015 95 108 178 238 604

96 0 BEYZANUR GÖKDAĞ 10 18 11 15,25 14 16 10,00 4 3 3,25 5 14 1,50 41 44 30,00 204,975 96 109 179 240 606

97 0 SUEDA ÖZDEMİR 10 14 4 13,00 12 6 10,50 4 1 3,75 6 9 3,75 36 20 31,00 203,475 97 110 181 242 616

98 0 SUDENAZ ELMAS 10 21 6 19,50 15 12 12,00 1 7 -0,75 3 14 -0,50 40 39 30,25 203,128 98 111 182 244 619

99 0 MUHAMMED EŞMEKAYA10 15 10 12,50 18 12 15,00 2 3 1,25 10 16 6,00 45 41 34,75 202,813 99 112 183 246 622

100 0 AYŞE NİLSU AKIN 10 18 12 15,00 14 16 10,00 6 24 0,00 13 17 8,75 51 69 33,75 201,713 100 113 184 249 630

101 0 ILGIN ALUFTEKİN 10 17 8 15,00 10 13 6,75 4 7 2,25 9 10 6,50 40 38 30,50 201,688 101 114 186 251 633

102 314 ALİ ATA TÜRK 10 12 3 11,25 19 2 18,50 2 3 1,25 5 4 4,00 38 12 35,00 201,140 102 116 188 255 637

103 0 İKRARASLI YÜKSEKKAYA10 15 8 13,00 10 13 6,75 6 7 4,25 9 17 4,75 40 45 28,75 199,915 103 117 191 258 645

104 0 MELİH KONUK 10 14 8 12,00 15 11 12,25 3 7 1,25 10 6 8,50 42 32 34,00 199,698 104 118 193 260 647

105 0 KADİR ÜNSAL 10 15 11 12,25 12 16 8,00 10 19 5,25 7 21 1,75 44 67 27,25 198,613 105 119 194 265 654

106 0 YUSUF GÜNER 10 4 2 3,50 5 2 4,50 12 7 10,25 12 11 9,25 33 22 27,50 194,060 106 121 197 271 673

107 0 ARDAFUATATALAY 10 15 5 13,75 9 6 7,50 4 5 2,75 5 10 2,50 33 26 26,50 192,745 107 122 199 273 682

108 0 İLAYDA ÖZKARA 10 19 8 17,00 13 15 9,25 2 7 0,25 2 8 0,00 36 38 26,50 192,723 108 123 200 275 684

109 0 CANPO *T KURT 10 14 7 12,25 12 10 9,50 4 8 2,00 9 16 5,00 39 41 28,75 191,813 109 124 202 277 688

110 0 ONUR KARADAĞ 10 16 13 12,75 9 15 5,25 5 9 2,75 9 17 4,75 39 54 25,50 188,108 110 125 204 279 704

111 0 SEYRAN ÖZDEMİR 10 16 11 13,25 14 10 11,50 3 9 0,75 5 13 1,75 38 43 27,25 187,678 111 126 205 281 710

112 0 SAMİ YUSUF KARACİF 10 19 8 17,00 16 14 12,50 2 15 -1,75 5 25 -1,25 42 62 26,50 187,180 112 127 206 284 714

113 0 HATİCE KÜBRA ALKUL 10 19 9 16,75 9 9 6,75 2 5 0,75 30 23 24,25 186,525 113 128 207 286 719

114 0 MERT CAN BOZ 10 18 4 17,00 10 11 7,25 0 10 -2,50 8 13 4,75 36 38 26,50 183,873 114 129 210 290 734

115 0 NURSENA AÇIK 10 15 15 11,25 14 16 10,00 7 23 1,25 9 21 3,75 45 75 26,25 182,463 115 130 211 292 740

116 0 MERİÇ DİŞÖZ 10 14 7 12,25 13 9 10,75 1 6 -0,50 7 9 4,75 35 31 27,25 181,425 116 131 213 294 745

117 0 NUR TURAN 10 5 1 4,75 4 2 3,50 11 8 9,00 8 15 4,25 28 26 21,50 181,145 117 132 214 296 748

118 0 ZÜMRA YILDIRIM 10 20 8 18,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 7 8 5,00 27 21 21,75 180,065 118 133 216 298 753

119 0 HASAN ALTUN 10 17 12 14,00 8 21 2,75 2 4 1,00 8 12 5,00 35 49 22,75 179,705 119 134 217 300 755

120 0 İKRA ZEYNEP ARMUTAK10 16 8 14,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 4 4,00 25 16 21,00 176,873 120 136 220 304 769

121 0 CEREN BAYRAKTAR 10 14 10 11,50 12 15 8,25 1 3 0,25 7 10 4,50 34 38 24,50 176,203 121 137 221 306 774

122 0 İSA FURKAN KIŞLAR 10 13 12 10,00 15 13 11,75 0 5 -1,25 9 5 7,75 37 35 28,25 176,170 122 138 222 308 776

123 0 AKİF ARSLAN ÖZTÜRK 10 14 15 10,25 16 14 12,50 1 3 0,25 7 18 2,50 38 50 25,50 176,135 123 139 224 310 778

124 0 FATMANUR YAYLA 10 18 9 15,75 7 22 1,50 3 14 -0,50 9 20 4,00 37 65 20,75 174,903 124 140 225 313 786

125 0 AYŞE SILA KARA 10 14 13 10,75 11 17 6,75 5 10 2,50 5 16 1,00 35 56 21,00 174,328 125 141 227 315 789

126 0 ELİF AYÇA FIRAT 10 17 8 15,00 9 9 6,75 4 26 -2,50 7 11 4,25 37 54 23,50 173,408 126 143 230 321 797

127 0 İCLAL HATİCE UZGUR 10 17 4 16,00 7 9 4,75 0 7 -1,75 5 11 2,25 29 31 21,25 173,210 127 144 231 323 800

128 0 ONUR ÖZTÜRK 10 13 9 10,75 9 11 6,25 2 6 0,50 7 10 4,50 31 36 22,00 170,023 128 146 235 330 824

129 0 ALPERTUNGA ABANOZ 10 9 5 7,75 3 6 1,50 7 4 6,00 3 7 1,25 22 22 16,50 168,555 129 147 237 332 830

130 0 ALİ ENES DANACI 10 9 10 6,50 11 6 9,50 3 9 0,75 8 4 7,00 31 29 23,75 165,218 130 148 239 334 837

131 0 FIRAT YALÇINKAYA 10 14 8 12,00 10 17 5,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 25 30 17,50 164,748 131 149 241 336 840

132 0 RUMEYSA UYANIK 10 14 15 10,25 11 19 6,25 3 6 1,50 2 9 -0,25 30 49 17,75 163,685 132 150 242 338 843

133 0 ZEYNEP NAZ TİMUR 10 13 17 8,75 6 24 0,00 9 21 3,75 9 21 3,75 37 83 16,25 163,113 133 151 243 340 845

134 0 EFE CENK YILMAZ 10 12 11 9,25 14 13 10,75 1 9 -1,25 8 17 3,75 35 50 22,50 163,073 134 152 245 342 847

135 0 DURU ÇUHADAR 10 16 7 14,25 8 17 3,75 3 9 0,75 0 22 -5,50 27 55 13,25 161,165 135 153 246 344 854

136 0 ŞEVVAL ÖZÇELİK 10 14 8 12,00 4 10 1,50 2 5 0,75 2 7 0,25 22 30 14,50 158,090 136 154 248 347 871

137 0 BÜŞRA GUZGUN 10 12 13 8,75 9 11 6,25 3 8 1,00 2 9 -0,25 26 41 15,75 154,855 137 157 251 354 890

138 0 MEDİNEİKALENDER 10 12 15 8,25 4 13 0,75 3 5 1,75 7 16 3,00 26 49 13,75 151,090 138 159 255 362 910

139 0 YUSUF ŞENTÜRK 10 9 4 8,00 9 11 6,25 1 7 -0,75 6 16 2,00 25 38 15,50 147,283 139 162 259 370 924

140 0 EZGİ UYSAL 10 11 15 7,25 8 12 5,00 4 11 1,25 2 14 -1,50 25 52 12,00 144,685 140 163 260 374 937

141 0 AZRA ASLAN 10 13 11 10,25 5 22 -0,50 4 19 -0,75 6 20 1,00 28 72 10,00 140,360 141 164 261 378 948



10 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10

KATILIMLAR

142 0 ZEYNEP BÖCÜOĞLU 10 12 14 8,50 8 20 3,00 3 10 0,50 2 19 -2,75 25 63 9,25 139,458 142 165 263 380 956

143 0 HATİCE KILIÇ 10 6 24 0,00 6 24 0,00 10 20 5,00 11 19 6,25 33 87 11,25 137,438 143 166 264 383 964

144 0 İREM ONAYCI 10 9 8 7,00 6 12 3,00 1 7 -0,75 5 10 2,50 21 37 11,75 137,093 144 167 266 385 967

145 0 EMRE SÜTBAŞ 10 11 19 6,25 5 25 -1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 19 47 7,25 132,745 145 169 269 391 983

146 0 UĞUR ÜNVER 10 13 15 9,25 7 21 1,75 2 15 -1,75 2 16 -2,00 24 67 7,25 130,085 146 171 271 395 993

147 0 RAMİZ ONUR YARDIM 10 9 18 4,50 6 19 1,25 2 10 -0,50 8 21 2,75 25 68 8,00 124,568 147 172 272 401 1018

148 0 ELİF KÜBRA KANSIZ 10 9 18 4,50 9 15 5,25 2 16 -2,00 6 16 2,00 26 65 9,75 124,120 148 173 274 403 1020

149 0 ABDULLAHUTKUYAŞAR 10 5 25 -1,25 5 25 -1,25 9 19 4,25 9 21 3,75 28 90 5,50 120,853 149 175 277 407 1033

150 0 ALİ FINDIK 10 9 21 3,75 3 27 -3,75 7 23 1,25 8 22 2,50 27 93 3,75 119,025 150 176 279 409 1040

151 402 EDANURBEŞPINAR 10 6 21 0,75 5 22 -0,50 3 22 -2,50 7 23 1,25 21 88 -1,00 92,050 151 179 282 415 1083

152 0 AHSEN NEŞE MANTI 10 7 10 4,50 2 7 0,25 3 14 -0,50 12 31 4,25

153 0 YAĞIZ SANĞU 10 0 6 -1,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 17 -3,25

154 0 YAĞMUR GAYE ŞAHAN 10 4 26 -2,50 7 23 1,25 2 28 -5,00 6 24 0,00 19 101 -6,25
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10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 0 BEREN KANTEMİR 10A 29 1 28,75 28 2 27,50 30 0 30,00 25 5 23,75 112 8 110,00 477,200 1 1 1 1 1

2 0 ZEHRA KALIP 10A 18 5 16,75 16 9 13,75 10 1 9,75 13 9 10,75 57 24 51,00 270,048 2 41 72 86 229

3 0 EBRU KAYSI 10A 20 8 18,00 23 6 21,50 7 9 4,75 13 7 11,25 63 30 55,50 267,720 3 42 73 88 239

4 0 YİĞİT GÖK AYA 10A 15 6 13,50 16 8 14,00 9 1 8,75 11 10 8,50 51 25 44,75 247,483 4 60 100 124 329

5 20219 BÜŞRA ÖZCAN 10A 12 5 10,75 8 11 5,25 12 5 10,75 12 9 9,75 44 30 36,50 229,678 5 77 132 162 431

6 1393 SEVGİNAZ YÜKSEL 10A 18 12 15,00 14 12 11,00 3 4 2,00 5 11 2,25 40 39 30,25 201,238 6 115 187 253 635

7 0 EMİNE SELEN ŞAHİN 10A 9 11 6,25 10 9 7,75 3 9 0,75 7 9 4,75 29 38 19,50 156,033 7 156 250 351 883

8 0 ARAA ŞAHİN 10A 4 21 -1,25 5 24 -1,00 2 15 -1,75 4 12 1,00 15 72 -3,00
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 0 ELİFGÜL GÜNERKAYA 10B 20 6 18,50 16 10 13,50 1 7 -0,75 9 8 7,00 46 31 38,25 216,753 1 93 155 202 523
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10C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 793 MUSTAFA ATEŞ 10C 24 5 22,75 11 5 9,75 11 5 9,75 15 12 12,00 61 27 54,25 289,185 1 29 49 62 153

2 0 SELAY SU KIRAN 10C 18 7 16,25 18 6 16,50 4 5 2,75 11 10 8,50 51 28 44,00 234,230 2 73 124 153 405

3 0 ŞUAYB İNCİ 10C 8 20 3,00 7 21 1,75 0 3 -0,75 2 6 0,50 17 50 4,50 113,678 3 177 280 411 1057
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10D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 0 KEMAL GÖKTUNALI 10D 14 8 12,00 20 7 18,25 0 1 -0,25 6 8 4,00 40 24 34,00 196,218 1 120 195 269 663

2 0 FATMANUR ATAŞ 10D 13 14 9,50 9 18 4,50 3 11 0,25 4 16 0,00 29 59 14,25 150,983 2 160 257 364 912

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 6948 HAMİT BOZKURT 10E 21 4 20,00 21 4 20,00 13 6 11,50 13 8 11,00 68 22 62,50 306,395 1 24 42 50 121

2 339 ALEYNA GÜZEL 10E 10 20 5,00 5 25 -1,25 6 24 0,00 7 23 1,25 28 92 5,00 120,913 2 174 275 405 1030

3 787 ADNAN BUĞRA SÜRME 10E 6 24 0,00 7 23 1,25 13 47 1,25
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10F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 317 MEHMET ENES SEVER 10F 24 4 23,00 20 9 17,75 6 12 3,00 14 13 10,75 64 38 54,50 270,968 1 40 70 84 226
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10G SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10G

KATILIMLAR

1 8435 ASLI TÜLAY GÜNER 10G 21 4 20,00 9 4 8,00 5 4 4,00 8 7 6,25 43 19 38,25 233,728 1 74 126 155 409

2 0 NURSİMA HAVVA BAŞDAĞ10G 17 13 13,75 11 19 6,25 6 24 0,00 9 21 3,75 43 77 23,75 178,675 2 135 219 302 763

3 1294 ZÜMRA KANBUR 10G 10 11 7,25 7 7 5,25 1 1 0,75 2 4 1,00 20 23 14,25 147,580 3 161 258 368 920
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10H SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10H

KATILIMLAR

1 587 ZEREN ÇALIŞKAN 10H 20 7 18,25 17 4 16,00 5 6 3,50 10 10 7,50 52 27 45,25 243,403 1 65 111 136 355

2 0 RABİA ŞAHAN 10H 13 9 10,75 7 12 4,00 6 9 3,75 3 10 0,50 29 40 19,00 173,755 2 142 228 319 794

3 713 BEYZANUR ŞAHİN 10H 14 12 11,00 9 19 4,25 2 11 -0,75 5 18 0,50 30 60 15,00 152,708 3 158 254 358 899

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10I SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10I

KATILIMLAR

1 932 HASAN YURDAGÜL 10I 6 24 0,00 8 22 2,50 5 25 -1,25 7 23 1,25 26 94 2,50 101,600 1 178 281 413 1078

2 858 YUSUF ŞAHİNER 10I 7 22 1,50 5 25 -1,25 6 24 0,00 18 71 0,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10J SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10J

KATILIMLAR

1 0 DENİZHAN KARACİF 10J 9 21 3,75 10 20 5,00 2 10 -0,50 9 21 3,75 30 72 12,00 131,385 1 170 270 393 988
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10K SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10K

KATILIMLAR

1 1011 BİLGEHAN KÜLEKCİ 10K 13 2 12,50 10 2 9,50 5 3 4,25 8 8 6,00 36 15 32,25 206,133 1 106 174 232 596
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10N SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10N

KATILIMLAR

1 3701 MUHAMMED ALİ KAVAK10N 13 12 10,00 13 7 11,25 5 17 0,75 6 24 0,00 37 60 22,00 170,048 1 145 234 328 822

2 0 BEYZA AKDOĞAN 10N 10 15 6,25 10 18 5,50 6 17 1,75 10 18 5,50 36 68 19,00 157,710 2 155 249 349 874

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10Ş SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,1 8,6 13,92 13,5 10,0 10,96 6,7 7,3 4,89 8,8 10,8 6,06 45,0 36,6 35,83 221,190

Okul Ortalaması 17,1 8,5 15,01 14,2 10,2 11,61 7,6 8,2 5,57 9,6 11,3 6,78 48,5 38,3 38,97 233,040

SINIF: 10Ş

KATILIMLAR

1 0 MUHAMMET ZAHİR KAYA10Ş 10 11 7,25 9 19 4,25 1 13 -2,25 7 17 2,75 27 60 12,00 133,763 1 168 268 388 976
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

İl Ortalaması 16,84 8,61 14,68 5,14 3,32 4,31 3,37 3,80 2,42 2,27 1,97 1,77 3,07 1,19 2,78 7,26 8,08 5,24 2,88 4,86 1,66 2,88 2,76 2,19 3,56 3,75 2,63 47,27 38,34 37,68 227,660

İlçe Ortalaması 17,36 8,21 15,31 5,31 3,13 4,53 3,60 3,69 2,68 2,40 1,85 1,94 3,17 1,15 2,88 8,13 8,00 6,13 3,08 4,67 1,91 3,13 2,65 2,47 3,86 3,68 2,94 50,04 37,03 40,79 238,980

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

1
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10F 1 24,00 4,00 23,00 9,00 1,00 8,75 6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 0,25 4,00 1,00 3,75 6,00 12,00 3,00 3,00 7,00 1,25 4,00 4,00 3,00 7,00 2,00 6,50 64,00 38,00 54,50 270,970

2
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10A 8 15,63 8,63 13,47 5,00 3,88 4,03 4,50 3,50 3,62 2,50 1,63 2,09 3,00 1,13 2,72 9,50 5,50 8,12 3,00 4,88 1,78 2,75 2,00 2,25 5,50 2,13 4,97 51,38 33,28 43,05 264,200

3
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10 154 17,69 8,01 15,69 5,42 3,10 4,65 3,46 3,74 2,53 2,41 1,82 1,96 3,25 1,09 2,98 7,96 8,07 5,94 2,97 4,78 1,77 3,19 2,54 2,56 3,63 3,74 2,69 49,98 36,89 40,77 237,980

4
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10B 1 20,00 6,00 18,50 5,00 3,00 4,25 6,00 3,00 5,25 2,00 3,00 1,25 3,00 1,00 2,75 1,00 7,00 -0,75 3,00 3,00 2,25 3,00 2,00 2,50 3,00 3,00 2,25 46,00 31,00 38,25 216,750

5
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10E 3 12,33 16,00 8,33 3,33 6,00 1,83 3,33 6,33 1,75 2,00 2,67 1,33 2,33 2,33 1,75 9,50 15,00 5,75 4,00 5,00 2,75 2,00 5,50 0,62 4,00 5,00 2,75 42,82 63,83 26,86 213,650

6
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10C 3 16,67 10,67 14,00 4,67 4,33 3,58 3,67 3,67 2,75 2,33 1,33 2,00 1,33 1,33 1,00 5,00 4,33 3,92 3,00 2,67 2,33 2,33 2,33 1,75 4,00 4,33 2,92 43,00 34,99 34,25 212,360

7
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10K 1 13,00 2,00 12,50 1,00 1,00 0,75 2,00 0,00 2,00 5,00 0,00 5,00 2,00 1,00 1,75 5,00 3,00 4,25 3,00 5,00 1,75 1,00 1,00 0,75 4,00 2,00 3,50 36,00 15,00 32,25 206,130

8
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10H 3 15,67 9,33 13,33 3,33 3,67 2,42 1,67 4,33 0,58 2,33 2,33 1,75 3,67 1,33 3,33 4,33 8,67 2,17 1,67 4,00 0,67 1,33 4,33 0,25 3,00 4,33 1,92 37,00 42,32 26,42 189,960

9
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10G 3 16,00 9,33 13,67 2,67 4,00 1,67 2,00 2,67 1,33 1,33 2,33 0,75 3,00 1,00 2,75 4,00 9,67 1,58 2,67 3,33 1,83 1,00 3,33 0,17 2,67 4,00 1,67 35,34 39,66 25,42 186,660

10
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10D 2 13,50 11,00 10,75 5,50 3,50 4,62 5,00 4,00 4,00 1,50 3,50 0,62 2,50 1,50 2,12 1,50 6,00 0,00 3,00 3,50 2,12 0,50 3,50 -0,38 1,50 5,00 0,25 34,50 41,50 24,10 173,600

11
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10N 2 11,50 13,50 8,12 3,50 5,50 2,12 3,00 3,00 2,25 1,50 3,00 0,75 3,50 1,00 3,25 5,50 17,00 1,25 2,00 8,00 0,00 3,50 6,50 1,88 2,50 6,50 0,88 36,50 64,00 20,50 163,880

12
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10Ş 1 10,00 11,00 7,25 5,00 5,00 3,75 4,00 6,00 2,50 0,00 4,00 -1,00 0,00 4,00 -1,00 1,00 13,00 -2,25 4,00 5,00 2,75 1,00 8,00 -1,00 2,00 4,00 1,00 27,00 60,00 12,00 133,760

13
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10J 1 9,00 21,00 3,75 4,00 6,00 2,50 2,00 8,00 0,00 2,00 3,00 1,25 2,00 3,00 1,25 2,00 10,00 -0,50 1,00 9,00 -1,25 4,00 6,00 2,50 4,00 6,00 2,50 30,00 72,00 12,00 131,380



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

İl Ortalaması 16,84 8,61 14,68 5,14 3,32 4,31 3,37 3,80 2,42 2,27 1,97 1,77 3,07 1,19 2,78 7,26 8,08 5,24 2,88 4,86 1,66 2,88 2,76 2,19 3,56 3,75 2,63 47,27 38,34 37,68 227,660

İlçe Ortalaması 17,36 8,21 15,31 5,31 3,13 4,53 3,60 3,69 2,68 2,40 1,85 1,94 3,17 1,15 2,88 8,13 8,00 6,13 3,08 4,67 1,91 3,13 2,65 2,47 3,86 3,68 2,94 50,04 37,03 40,79 238,980

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 10. SINIF ÖTS 185 292 428 1122

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 16,08 8,61 13,92 5,04 3,16 4,25 3,36 3,59 2,47 2,13 1,96 1,64 2,92 1,24 2,61 6,70 7,27 4,89 2,52 4,67 1,35 2,75 2,54 2,11 3,48 3,56 2,59 44,98 36,60 35,83 221,190

İl Ortalaması 16,84 8,61 14,68 5,14 3,32 4,31 3,37 3,80 2,42 2,27 1,97 1,77 3,07 1,19 2,78 7,26 8,08 5,24 2,88 4,86 1,66 2,88 2,76 2,19 3,56 3,75 2,63 47,27 38,34 37,68 227,660

İlçe Ortalaması 17,36 8,21 15,31 5,31 3,13 4,53 3,60 3,69 2,68 2,40 1,85 1,94 3,17 1,15 2,88 8,13 8,00 6,13 3,08 4,67 1,91 3,13 2,65 2,47 3,86 3,68 2,94 50,04 37,03 40,79 238,980

Okul Ortalaması 17,14 8,53 15,01 5,21 3,32 4,38 3,46 3,82 2,51 2,34 1,91 1,87 3,15 1,17 2,86 7,62 8,20 5,57 2,92 4,80 1,72 3,02 2,75 2,33 3,67 3,77 2,73 48,53 38,27 38,98 233,040

KATILIMLAR

14
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

10I 2 6,50 23,00 0,75 2,00 8,00 0,00 1,50 8,50 -0,62 1,00 4,00 0,00 2,00 3,00 1,25 5,00 25,00 -1,25 1,50 8,50 -0,62 1,50 8,50 -0,62 3,50 6,50 1,88 24,50 95,00 0,77 101,600
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



10. SINIF ÖTS

120,853 92,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ABDULLAHUTKUYAŞAR 120 28 90 2 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 149 175 277 407 1033 % 92,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız ceeBedabCcdaBEbbabaceBacabadea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız dEadBedeaceeBbabccDacbadcdAaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 19 2 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ebdAcbbAcAbeEDcb  CEAacbeBdace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız babbacDAEEcBCaDdBacEbeacedbabe

S D Y B%

Türkçe 30 5 25 17

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

S D Y B%

Matematik-1 30 9 19 30

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 3 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 5 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 5 50

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 10 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

264,360 22,73
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ADA ÇAKAL 120 60 36 24 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 46 79 96 255 % 22,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBcBDCEEBBa  CDcdA BADbBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDCDCDbaBDCAceDeBcdEDBACAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız cb  a  A     Dc  D EdB AaB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AaebCcaAccc  EDeB AbaCCecbD ce

S D Y B%

Türkçe 30 21 6 70

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

237,813 34,05
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AHMET AYDIN 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 69 117 145 382 % 34,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 6 5 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBAcDBBCcCB   CDaaABB  EdCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız C DaDCDCEde         dEDdcCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEA       ca b CE B   B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız bebac cbBebDdB A      bD  e  C

S D Y B%

Türkçe 30 19 6 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 7 3 23

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

253,380 27,09
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AHMET FATİH FİLİZ 120 59 39 22 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 53 91 110 304 % 27,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 11 2 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBeBbC Eaaa CeDDdAcBeDcBEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız eEBCBDaaCDc c   c   dDBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız AaaAabCc   dEaB e CEAda    aBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ABDCCbacdEc  EDCdCAEaCCeAbD  c

S D Y B%

Türkçe 30 17 11 57

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 11 33

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 4 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 2 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 3 1 75

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 1 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

213,915 48,22
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AHMETDOĞUŞ BAĞCI 120 44 43 33 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 96 160 208 541 % 48,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBABcBeCE e da DDdABBcDEa DcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CdDCDCDbEdBDedA  e adEcdcdcBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AaA       cB dc Edd A B    AaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız bCecdacAda D d A  d  A D  a Cb

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 8 7 27

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

0,000 96,97
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AHSEN NEŞE MANTI 120 12 31 77 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 152 180 284 417 1088 % 96,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız B deD Be C a   D bba   E  Ddbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ca C      ea    d     c    c B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız  bca b  d a CBbbacaaaAa       

S D Y B%

Türkçe 30 7 10 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 2 7 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Mol Kavramı 3 2 1 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

176,135 69,34
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AKİF ARSLAN ÖZTÜRK 120 38 50 32 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 139 224 310 778 % 69,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BdccDcBCECdEdCCDeEbcccDb dDceB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CeDCDCbeEaabCAcaaCAedEDdDCdaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız     A           d          b e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eeDedacAeeaDCBC   c  cbbBdbdba

S D Y B%

Türkçe 30 14 15 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 8 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

279,120 16,67
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AKİF CAN ELMAS 120 64 14 42 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 35 61 74 187 % 16,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 2 8 19,50 % 65

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBbaBAB CEEBB   CD  A B DDBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 25 2 3 24,50 % 82

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDCDCDA BDCAA c BcBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız    da        Dc    EAc  CB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 6 0 4 6,00 % 60

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız A  bCDDe cE  ED BCA DeCeA D  d

S D Y B%

Türkçe 30 20 2 67

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 5 4 17

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 0 60

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 0 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

201,140 56,77
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  314
ALİ ATA TÜRK 120 38 12 70 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 116 188 255 637 % 56,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız  BA  BBaECB    DDE  d bE     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 19 2 9 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDCDCEBBc dA  C CB D  C  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ca        DB    d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız  e e   A   D         AbD   eC 

S D Y B%

Türkçe 30 12 3 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 0 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

287,413 14,35
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ALİ DÖNMEZER 120 58 15 47 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 32 55 68 161 % 14,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 1 8 20,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBC BeBDCEEBB   CD EA B DDBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 0 22 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CE C DCDCD                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ea baA      EcB A CEABEACB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız bBaCCDaAEca  EDCe AEDCCecbD EB

S D Y B%

Türkçe 30 21 1 70

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 0 80

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 12 5 40

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

165,218 74,60
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ALİ ENES DANACI 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 148 239 334 837 % 74,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBaaBeabCcE Bc  CD       Ded b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız       C   ACa  cA  bdDBEcBACdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız    caA      aeB    Ecda ac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AB be  Ac  B  D      C D bD   

S D Y B%

Türkçe 30 9 10 30

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 0 10

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 3 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 1 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 0 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

226,140 41,35
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ALİ ERHAN ATAKAN 120 44 31 45 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(464.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 85 144 182 464 % 41,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBC BdB CEEceE CCD dAcB DDB CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CE CBDaDeD  aD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 6 18 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız bC  aAe       B    E Bc aBb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AB Cbbccacae EDdebAceCCeAEDdbe

S D Y B%

Türkçe 30 19 5 63

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 1 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 6 20

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

119,025 92,69
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ALİ FINDIK 120 27 93 0 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 150 176 279 409 1040 % 92,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız aBbBdbBcedbcadaCaDbEAcebabeaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız adeaabeadbcadeadbcea*bcabBACca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız AbcdEbCAebdacaedbcaEbdcAedabeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AaDCCbeAdbcaebDadbcEaedcbaeBdc

S D Y B%

Türkçe 30 9 21 30

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 5 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 2 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 5 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

267,115 21,84
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ALİ KEMAL ÇETİNER 120 63 40 17 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 44 76 92 245 % 21,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBAcb ebECe aCCDeEA B DEBaDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBaCDCDCE BDdAAa bcCBEDdDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AaAC eAC  Dc daaEA E CB ec dCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 13 14 3 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız dbDcAbcAcaEDdd AEa eDAbD EeeCC

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 1 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 10 40

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 1 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 2 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

228,438 40,11
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ALPER AÇIKBAŞ 120 53 54 13 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 84 143 177 450 % 40,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BeCaBcBcCEEaeEdCCD EAcBcDDBEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDabaDAddD AABeCcbcaDBbddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ba  abCeeA  Eca bDCEdBcAae c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız bdabeDDAcEaabEDCd AaDeCecbD ce

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 30 8 14 27

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 2 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 1 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 5 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

251,155 28,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ALPER UYSAL 120 55 31 34 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 56 95 116 315 % 28,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 7 4 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBbBBABDCEEBea  CD EAcaA bBECb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız eE CBD ceDA c  Ab  CBDBEDBAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  a daAC c   Ebc  a EdBEAaB a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Aa CbDDAacb   D d AEe b AbD E 

S D Y B%

Türkçe 30 19 7 63

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 8 10 27

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 3 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

168,555 73,98
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ALPERTUNGA ABANOZ 120 22 22 76 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 129 147 237 332 830 % 73,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBbBBdBeCEE     dD        e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız e B     e       Adae    D  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ACeca C      DB    EA    c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız     eabA   e  D   c     bbD   

S D Y B%

Türkçe 30 9 5 30

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 7 4 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 2 10

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

303,315 11,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ARDA TUNÇ 120 72 32 16 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 26 46 54 127 % 11,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 1 4 24,75 % 83

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBABDBBCECBE CCD EA B DEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CdD eeDCEcBDaAAa bAaBEDB CABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 15 5 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız cE abbAd Eec bbCEABdAdeEa  eCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 6 1 3 5,75 % 58

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDdEcAaDEDC CAdE  ecED bDaCC

S D Y B%

Türkçe 30 25 1 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 15 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 4 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 4 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 1 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 0 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

192,745 60,78
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ARDAFUATATALAY 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 122 199 273 682 % 60,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız  BCBBcBcCE  e   CD dA BADbB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız        Dbe   D dA    DeEbBACAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız   ed         c    CEA   aBb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız beeee  d b    D   c eCCeA D   

S D Y B%

Türkçe 30 15 5 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 4 5 13

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 7 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

215,180 47,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ASEL HASAN 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 95 158 206 532 % 47,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aecBDBBCECBEECCDDcAcdAbEaCDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız Cc  D   E    d    A dEDBcC aBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  aAdA    cbc    Ed   aB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız beDDA cdcb D d A      bD  a Cb

S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 1 30

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

274,575 18,18
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ASİL YAĞMUR ASİLLER 120 60 38 22 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 36 62 76 204 % 18,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCcBAdDCEEBBE bCDDEA BAbDBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız  EB BDaDCDAbeDdA aDCBDcEccACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız eC  EAebc  dcac dDCEAcdACeEa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 13 10 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AabeeeDcdcE  EDCa   Deb c    c

S D Y B%

Türkçe 30 24 4 80

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 10 13 33

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 3 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

460,178 0,45
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ASLI ELİBOL 120 111 8 1 109 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 5 5 5 % 0,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 29 0 1 29,00 % 97

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eBDCDCaCEBBcCAABDCACBEDBDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEACADACCEDBEcDCEABEbCBEDBDdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 10 0 0 10,00 % 100

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 29 1 0 28,75 % 96

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDAEEABDdDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

S D Y B%

Türkçe 30 29 0 97

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 26 4 87

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 4 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 10 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 4 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 9 1 90

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

261,958 23,53
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ASLINUR KIZIL 120 55 37 28 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 47 81 98 264 % 23,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCcBABDCEEBBadCCcDEAcBeDDBEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız b   Ba eCDA ae cAee cDdEDBAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ACBAa C D    ca   CEd c aB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 5 1 4 4,75 % 48

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız A eCebDd c   EDCB bEeCCDdbDcba

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 5 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 9 6 30

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 1 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 1 50

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 0 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

279,218 16,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AYDIN TEKİN 120 62 34 24 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 34 59 72 185 % 16,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBAcDCEEceEECeDDEABeAbDBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız eEBCdDaDCDAdeDdAAaDCdDd DBAdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  CaAa CeD  C cc A CE B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız b aCCD cdc   EDCd eceCCD EDBde

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 9 5 30

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 1 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

201,713 56,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AYŞE NİLSU AKIN 120 51 69 0 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 113 184 249 630 % 56,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBbBBcBDCEEcBadaCDeEABBbDbBabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız bEBeBDbDCDbeaeebcBadaDdEDBACca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ACBbcddebdedcbabcDedcBabbBbcda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Fen 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız caeCbDDcabdceEDCaeAcaCCbAEDBbc

S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 9 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 6 24 20

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 4 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 4 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 6 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

174,328 70,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AYŞE SILA KARA 120 35 56 29 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 125 141 227 315 789 % 70,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız dBdccBebECdE CCD aAccADdc cEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CcDbaCDCEcBcbcbe ec cacBcCdaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ba aA     Dc cb  bBaA ac   A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız ebaacaEAebc a  Aaaa  b c  De C

S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

364,388 4,37
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AYŞENAZ BİLGİN 120 85 15 20 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 15 27 29 49 % 4,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 3 2 24,25 % 81

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aB BDBBCEC EaCCDDEABBeDEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 2 2 25,50 % 85

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDCDCEBBDCAABDeA BEDd CABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AE CADA C Dc  aCEAcE CB bB A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 3 1 5,25 % 53

Kimya 10 6 1 3 5,75 % 58

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 18 6 6 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDc EAaaEDCBaAE   DAbD  DeCC

S D Y B%

Türkçe 30 25 3 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 16 4 53

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 0 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 3 0 75

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 1 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 6 3 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 1 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 1 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

140,360 84,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AZRA ASLAN 120 28 72 20 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 141 164 261 378 948 % 84,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız aBbBBedeCE cB   CD Eb cAabBaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız acceaeacCcbed eAAe CcbedeBea a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 19 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız dCcebAbbcAbbdaeEdb decdb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 1 6 3 -0,50 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız cBaaecDc E Bebc aeb ceCDddaeca

S D Y B%

Türkçe 30 13 11 43

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

S D Y B%

Matematik-1 30 4 19 13

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 4 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 4 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 1 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 8 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

251,918 27,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
AZRA MÜBERRA KÖKSAL 120 54 35 31 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 55 94 114 309 % 27,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBABcBeCdCBEdCCDDEA d DEBbDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCaCDaEdeDCdABDeA cEDBcCdaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız da C     EDc   CEA  Aae    e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 12 11 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız bCbcAca ec     A    ecbD cDcCC

S D Y B%

Türkçe 30 21 7 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

338,615 6,86
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BATURALP FIRINCI 120 76 12 32 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 18 32 35 77 % 6,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 1 5 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABDBBCECBE  CDDE  B DEBCDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız b DCcCDCEBBDCdABDb  BEDBDCA BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 2 15 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEA       aB  DCEA aAC E    CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 5 1 4 4,75 % 48

Biyoloji 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Fen 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız deDDA cA  EDCeCA    eAED EDBCC

S D Y B%

Türkçe 30 24 1 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 13 2 43

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 1 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 5 1 50

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 1 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

229,475 38,95
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BERATCAN KESKİNKAYA 120 50 41 29 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 80 137 168 437 % 38,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBbaBABDCEEcd  CeeDEA B DbBEbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEaC DCaaeACBe  AB CdDBaDBAb e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız b eAaACAcd   e   e EAd A edc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Aeeee  Acc   EDea ebDCCDcbD  c

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 1 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 30 7 11 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 1 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 4 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

464,388 0,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BERK TUNÇER 120 112 8 0 110 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 3 3 3 % 0,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 30 0 0 30,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eBDCDCaCEBBcCAABDCACBEDBDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEACADACCEDBEcDCEABEbCBEDBDdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 10 0 0 10,00 % 100

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 29 1 0 28,75 % 96

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDAEEABDdDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

S D Y B%

Türkçe 30 30 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 26 4 87

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 4 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 10 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 4 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 9 1 90

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

229,348 39,13
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BERKAY ÇAVUŞ 120 53 43 24 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 81 138 170 439 % 39,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BebBBdBeCcE edd CDDEABBAD Bc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDCDCDb BDaAc   BcBEbBAbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız dC ca CdDb abea eD abBdAbe D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 9 13 8 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız    bebcdEd   EDde AEDCCecbDe e

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 7 15 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 1 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 2 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

225,020 42,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BERKE ERDOĞAN 120 45 33 42 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(472.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 87 146 186 472 % 42,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 7 6 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBddDCEEBe  aCDeE a  DDeE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız dEB  eCcCDb e de    dDBaDBACA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız db  a C      Da    EABEA ed   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Adeeb DA ab  ED c A eCbeAbD   

S D Y B%

Türkçe 30 17 7 57

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 3 50

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 7 6 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

301,348 11,85
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BEYZA TUTAR 120 66 33 21 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 27 47 56 133 % 11,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aB BDBBCECBa CCDebAcB DEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDaaCDCEaBebbb  bcCBbDdDCAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 5 11 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEAC cA   Da  DCEAB Aac    eCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız bCaacEcAaDED dabEE  DAbD  DaCC

S D Y B%

Türkçe 30 22 5 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 14 5 47

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 4 0 80

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

204,975 54,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BEYZANUR GÖKDAĞ 120 41 44 35 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 109 179 240 606 % 54,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBcBDBebECBE CCaDbABedDEaCcEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBbdbCDCEacDddAeceAaBbDBcCdacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız     A      B    Edd  aB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız adDbdadbe           eAbDdbDadC

S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 30 4 3 13

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

238,210 33,60
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  783
BUĞRAÇINAR KARINCALI 120 54 40 26 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 67 114 141 377 % 33,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBcBDBBCECBEaaC DcAcBADEBdcEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız dBaCDCDeEBceedAe bACaEDdaCcaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ca CA A   bc    Edd   e      B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCccA cA  EDCd AEc  eAbDcEDedC

S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

154,855 79,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BÜŞRA GUZGUN 120 26 41 53 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 137 157 251 354 890 % 79,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBbBcdeaECBaaaCDab  eA a  DEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız  cDaee d eB C c   A eEcB CAaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ba b  A    a    c    bB    baB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız  e  dc A          B   bbc c ea

S D Y B%

Türkçe 30 12 13 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 3 8 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

210,620 50,53
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
BÜŞRA SILA AYGÖZ 120 46 43 31 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 100 165 218 567 % 50,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBedcBcbECB  abD EAcBADEB DbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBeCDCbeEBBDe ea bAC EDceC BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  ab   c   D   D cAe  aB eB c d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız ba ad aA ebDd  AEbB eAbDcbe eC

S D Y B%

Türkçe 30 16 10 53

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 5 9 17

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 2 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

191,813 61,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
CANPO *T KURT 120 39 41 40 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 124 202 277 688 % 61,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız  BbBBABDCEEcdc   D bAd  DDBd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CE C DCDebA c a  e eBcdEDBAd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  d   cdcD   bDd    d Bd  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 4 4 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 16 5 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AeeeCDcdc a  aD cCd ebCDbcDacB

S D Y B%

Türkçe 30 14 7 47

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 4 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 30 4 8 13

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 2 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

176,203 68,98
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
CEREN BAYRAKTAR 120 34 38 48 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 137 221 306 774 % 68,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBbdaCEEBeE eCc    B DbBdeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız abceBD aaDAaBDCcAecCc BbeBAad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız     a        b     E       e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız A cCCb d ca  EDe  A eeCec     

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 30 1 3 3

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

205,873 53,39
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
DEFNE TÜTÜNCÜ 120 44 42 34 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 107 176 234 599 % 53,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCeBAcDCEEaec C c EAcaADbBaeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CE CBDaeCb  BDedbe CdDBEDBACdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız    Aa       aba    EbB  aB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AeeebDe ac   EDeed  eeCDccD dc

S D Y B%

Türkçe 30 16 11 53

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 4 6 13

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

257,555 25,58
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
DENİZ GÜLBAV 120 61 46 13 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 50 86 104 287 % 25,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız eBeBDBeCECBEabCD Ed B DEeCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDCDbEBaDeAABcCe BEDB C  cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEA AcdeacDBadbCEAdaebcdaaebCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 6 3 1 5,25 % 53

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız    cAdbAdeEDCeCeEE debbD aDeCb

S D Y B%

Türkçe 30 20 7 67

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

S D Y B%

Matematik-1 30 10 19 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 2 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 6 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 1 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

244,238 31,19
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
DOĞA ÖNER 120 54 32 34 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 63 107 132 350 % 31,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBAcDBBCECa  CCDcEcBBc EBCDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDaDCDdEaBDaAAeceA BEc DCdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız da        aB A  db aA B    cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Fen 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız bbD caaABaEDd   ca   A D  D CC

S D Y B%

Türkçe 30 20 7 67

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 5 7 17

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 0 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

161,165 76,11
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
DURU ÇUHADAR 120 27 55 38 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 135 153 246 344 854 % 76,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBdBBdBDCcE B daCD bA e  DBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız bbaCc CDa A   dbecaCccdbcBACea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ACcb        bea  Dadd    e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 9 1 -2,25 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 8 2 -2,00 % 0

TYT Fen 30 0 22 8 -5,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ddeeac ccc   dedd  cedebb a ce

S D Y B%

Türkçe 30 16 7 53

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 5 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 9 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 8 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

321,090 8,73
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EBRAR YÜKSEKKAYA 120 72 34 14 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 21 38 42 98 % 8,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBdBDeBCECBa eCDbEAcB DEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CdDCDCDad BDCdAaDbbCBEDcDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AE C  d C DBdAaCEAcdACBcaBDACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDeAaEAeeED eaAcc eDA    eceC

S D Y B%

Türkçe 30 21 7 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 18 7 60

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 4 0 80

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 6 4 60

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

329,628 7,75
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ECE CANSU ALTIN 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 20 36 40 87 % 7,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBABDBBbECBEdCCDcEABBADEB DEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Coğrafya-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 25 1 4 24,75 % 83

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDCD EBBDCAAB  A BEDdDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AE C DA CEbc  eC   EACB    da 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 2 1 6,50 % 65

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDA cABa Da CAcadbDAbDc eeeC

S D Y B%

Türkçe 30 25 4 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 0 90

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 0 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 12 5 40

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 0 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 7 2 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 1 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

92,050 96,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  402
EDANURBEŞPINAR 120 21 88 11 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 151 179 282 415 1083 % 96,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız ea eBAdD  acecdCCcebbdcbceeaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız aEBddcdDaDbbcabdAdceaed   baba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 22 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız bdedEe  bdCededdbcbbceaddBb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ABbCdcacccddecDCaddabCbeAcbdce

S D Y B%

Türkçe 30 6 21 20

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 9 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 22 10

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 5 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 3 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

163,073 75,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EFE CENK YILMAZ 120 35 50 35 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 134 152 245 342 847 % 75,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBcdDecbECe   CD E   cbEaCcEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBD DeaCEB eaddBb eCdEDdDCdadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  a Ce  d  cc       ab e    b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eeDcccbdaaEDa  Ad d DcEDc eebC

S D Y B%

Türkçe 30 12 11 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 6 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 30 1 9 3

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 2 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

173,408 71,03
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ELİF AYÇA FIRAT 120 37 54 29 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 126 143 230 321 797 % 71,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABbBBbcCB  eCDcEc B bEB DEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CcD aaDbE cbbbA     BEDd   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız bbbbbbbbbbbcbbbbbbBbbbBbbBbbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız  e c   c   D eCAbadCDcbD a e C

S D Y B%

Türkçe 30 17 8 57

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

S D Y B%

Matematik-1 30 4 26 13

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 4 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 4 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 5 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

206,923 52,85
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ELİF ERVUZ 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 105 173 230 593 % 52,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBaBBdBDCEE BdECCDcEABBADbBEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız dbBeaDabeDAaeeaAAdee          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  aadEAa  A   c         d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AdD e  c             eCedbDea 

S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 3 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

124,120 90,91
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ELİF KÜBRA KANSIZ 120 26 65 29 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 148 173 274 403 1020 % 90,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız cebcBAccbaEBeacb D aAc AbbBEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız  Ec cDabeD  aabcbeaadaBEDBAC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız cde aceb cabEca b  E ac e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 16 8 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Acea  aeEbdd  DCddA ceeDc   de

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 8 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 30 2 16 7

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 4 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 3 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

229,620 38,59
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ELİF NUR ÖCALAN 120 40 15 65 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 78 134 164 433 % 38,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBbBDBBCEdeaECCDDEABBAbEcCDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız   D  C  cB D  c   Ad bcdDCdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 0 27 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AE C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız                          EDeCC

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 1 30

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 3 0 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

271,605 19,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EMİNENUR AYDOĞAN 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 38 66 80 219 % 19,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 4 3 22,00 % 73

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBcBDBBCECBE CCDDEABd DEB DEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBD cdDCbBBDdA BD AddbcB CAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ca        aB ADCEAd ACdc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız C Da cdb  EDedCA E  ecbDe   CC

S D Y B%

Türkçe 30 23 4 77

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 8 6 27

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

233,158 36,81
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EMİR AÇIKALIN 120 55 45 20 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 75 128 158 413 % 36,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBcBcCEbeeEbCCDeaAaBbbDeEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız bEBCBDCDCDAaBDbAABcCcaBcccACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız    da CA A CE      cd   ac DcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ABaCeb AccadCEDdceAEaCC cbD  e

S D Y B%

Türkçe 30 16 14 53

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 7 7 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 1 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 5 50

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

249,238 28,79
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EMİR YILMAZ 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 58 98 120 323 % 28,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız eBABcBBCECBE CCDeEAB ADEBCcEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 18 2 10 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDCDeEa D  A  C  B DBDCA B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  d  A           d Bc aB e   e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eC  A bd e D   A  d   bD ce Cb

S D Y B%

Türkçe 30 24 4 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

347,475 6,33
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EMRE SAGIN 120 83 17 20 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 17 30 33 71 % 6,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBdaDBebECBE CCD EdBB DEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 27 1 2 26,75 % 89

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBD DCDCEBBDdAABDCA BEDBDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız baAC DA  EDa ADCEAcEAC E c b B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 3 3 3,25 % 33

Kimya 10 7 1 2 6,75 % 68

Biyoloji 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Fen 30 19 4 7 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDc cb  EDCBCAEa  DAED  DBCC

S D Y B%

Türkçe 30 21 6 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 0 90

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 16 6 53

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 4 1 80

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 1 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 3 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 7 1 70

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 0 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

132,745 87,61
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EMRE SÜTBAŞ 120 19 47 54 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 145 169 269 391 983 % 87,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBcdDedbcCdbaCCDcbAceAaEdbDded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız dccbedeacBaebdABbecbeccdDCdacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız Aa        aB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız                     Dd        

S D Y B%

Türkçe 30 11 19 37

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 8 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

S D Y B%

Matematik-1 30 2 2 7

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

237,108 34,58
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ENSAR AYDIN 120 50 12 58 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 70 118 147 388 % 34,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 1 10 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız  B  DBBCECBEECCDDEAB  DE     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 20 1 9 19,75 % 66

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDCD EBBDb A   A B D DC BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  a C      ba               b e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Fen 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDD  cA e      E   ecED  e CC

S D Y B%

Türkçe 30 19 1 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 9 0 90

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 1 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 1 5 3

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 2 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

442,823 1,34
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EREN ACAR 120 106 11 3 103 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 15 15 15 % 1,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 28 1 1 27,75 % 93

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABDBBCECBEECCDDEABBAeEBCDED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eBDCDCaCEBBcCAAeDCACBEDBDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 4 1 24,00 % 80

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEACAD CCEDBEcDCEABEbCBEDBDdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 8 1 1 7,75 % 78

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 27 2 1 26,50 % 88

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDaAEEABDdDCBCAEE CDAEDBEDBCC

S D Y B%

Türkçe 30 28 1 93

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 25 4 83

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 4 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 0 83

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 9 1 90

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 4 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 8 1 80

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

210,573 50,71
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ESMA DOĞAN 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 101 167 220 569 % 50,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBcBcBBCbCe  edD EA BADEcCDEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eB*dD DCcaecCdAd eA aEDdDC aBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız Aa C  A           B c B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız    Dc  A               D    e 

S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 30 5 2 17

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 1 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 0 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

318,053 9,09
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ESMA UZ 120 74 33 13 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 22 40 44 102 % 9,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBdeDCEEBBEdCCDDdABe DDBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEB BDCcdDdCcDbAAB bBcdEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız AC  aAC D   dDc AbCEAcEAaB D b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız bBDCbbaAdEaB EDCeCAEDeCedEDdEe

S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 7 47

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 0 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 1 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 5 5 50

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 1 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

426,358 1,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ESRA GÜLÇİMEN 120 95 12 13 92 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 17 17 17 % 1,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 26 3 1 25,25 % 84

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBbBDCEEBBEECCD EABBADbBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDCDCDA BDdAABaedcBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 28 1 1 27,75 % 93

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ACBAEACADb CEDBEADCEABEACBEDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 1 3 5,75 % 58

Kimya 10 5 0 5 5,00 % 50

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 17 3 10 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AB CC DA cE  ED   AEDCCDAbD  e

S D Y B%

Türkçe 30 26 3 87

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 3 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 28 1 93

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 5 0 100

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 3 0 75

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 6 1 60

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 1 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 0 50

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

207,285 52,58
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EYLÜL IRMAK ÖZDAMAR 120 40 34 46 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 104 171 228 590 % 52,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBB BDCEEBeE a D   B  bDBb D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEa  D eeD  BD cd   BeBEDBAdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız Aa ba CAb  a aBc         Bbaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız A  Cd c c    aDdd  debCe bD Ed

S D Y B%

Türkçe 30 17 4 57

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 30 5 10 17

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 1 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 4 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 3 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

144,685 83,51
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
EZGİ UYSAL 120 25 52 43 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 140 163 260 374 937 % 83,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız cBCcBeccCEE Bdd aD EAcddDbec b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız b  ddebDe A Bead  c  aBEcBAC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  e     Ab  C aac e  bdcA edD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 8 2 -2,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız d bab adba d  ad    bCe A a   

S D Y B%

Türkçe 30 11 15 37

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 30 4 11 13

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 0 8 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

174,903 70,05
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
FATMANUR YAYLA 120 37 65 18 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 140 225 313 786 % 70,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBAdcBeaECB dCCDe ABBdDE dDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eaDacabCEcd acbecacbdceacCABaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız bE dA A e ca cbdcbd ede       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CecaebEdabEDa CdbaBeDddbcaDeCd

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 9 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 3 14 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 1 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

303,803 11,05
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
FAZİLET YAVU* 120 70 31 19 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 25 44 52 124 % 11,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 26 2 2 25,50 % 85

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBABDBBCECB ECCDDEA BADEBCDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDacCDCEBBDCAceDCA BbDBc ABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız da C DA d Da ADCEAdcAacba  eba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız  CDDcbcb  EDCcCA d  ecbD  DaCC

S D Y B%

Türkçe 30 26 2 87

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 10 13 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 2 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 1 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

225,123 41,89
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  2222
FEYZANUR HALICI 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 86 145 184 470 % 41,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 10 2 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBABcCEEce EC DebdcBAbbcECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız dEeCceCDC  dBDeA e bBcBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız ACeca CA  d  b   DC     ad    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 6 10 14 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız A  ddb dbd B   e   E  CecbD E 

S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 1 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 3 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

164,748 74,87
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
FIRAT YALÇINKAYA 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 131 149 241 336 840 % 74,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız  BecDBBCECBEEbe  c  c  E CbEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CeeCDebCEBdeaAcebbbad D eC acA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız                 E     d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız       cd             d    e   

S D Y B%

Türkçe 30 14 8 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 9 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 30 1 1 3

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

351,913 5,79
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
FURKAN AKÇEKOCE 120 82 38 0 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 16 29 31 65 % 5,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBABDBBCECBddCCDcEbaBADEaaDEcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CaeCaCaCEBaDabcBaaAaBEDaDCAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız dEAbADbbCEcBbADCEABaACBEDBDACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 3 0 6,25 % 63

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDbaEAeDEDbBbAEbBbDAEDBEaeCC

S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 23 7 77

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 2 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 4 2 67

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 7 3 70

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

229,620 38,59
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
GÜLFİDAN BATUR 120 54 53 13 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 78 134 164 433 % 38,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBABDBBCECeE CCD EA BeDEcaDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBeCcdbbEceDbAABebAadEedaCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız dabCAebe abB  cCabBacCebc  ced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız beDcAccb  EDCd AEaB ecbD aDBeC

S D Y B%

Türkçe 30 21 6 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 19 20

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 4 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 2 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

336,678 7,13
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
HABİBENUR AKMAN 120 78 18 24 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 19 34 37 80 % 7,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 3 5 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBAccCEEBBE CCD EA B  DBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 3 3 23,25 % 78

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDCDCDACaD AAe  BaBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  CBAa CA    Eac  DCEA  ACBE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 6 2 2 5,50 % 55

Biyoloji 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Fen 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız baDbeDcdEcc  EDCBCAcDCCDAED EB

S D Y B%

Türkçe 30 22 3 73

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 14 3 47

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 1 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 9 0 90

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

446,740 0,80
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
HAKAN GÜREL 120 107 0 13 107 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 9 9 9 % 0,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 30 0 0 30,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Coğrafya-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 29 0 1 29,00 % 97

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDC CEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 21 0 9 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEACADACCEDBE DCEABE C E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 0 1 9,00 % 90

Kimya 10 9 0 1 9,00 % 90

Biyoloji 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Fen 30 27 0 3 27,00 % 90

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDAEE BDEDCBCAE BCD EDBEDBCC

S D Y B%

Türkçe 30 30 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 0 90

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 21 0 70

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 0 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 4 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 0 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 9 0 90

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 3 0 75

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 9 0 90

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 0 90

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

179,705 67,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
HASAN ALTUN 120 35 49 36 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 134 217 300 755 % 67,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBeBBAdDCEEdBaaCCDbEcB AbbeEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız eEaCdcaDdbAbdcad dcddDcbcBAaAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız de AEd *                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız    aeD A    eaDeceA abCDbbD Ed

S D Y B%

Türkçe 30 17 12 57

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 8 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 2 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 5 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 5 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

137,438 85,92
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
HATİCE KILIÇ 120 33 87 0 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 143 166 264 383 964 % 85,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız cdcBcccbEedcEdeDaadeecDEeacbea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eceCaeebbeBeCecdDeAacaeBaaeaeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ccbededCeacBEbDadcBEedaceBDdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız dbbaAEceBDEceadcdaaCeAEbdEDaCb

S D Y B%

Türkçe 30 6 24 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 6 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

S D Y B%

Matematik-1 30 10 20 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 4 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 3 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

186,525 64,08
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
HATİCE KÜBRA ALKUL 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 128 207 286 719 % 64,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BebBBAcDCEEBBdb CDbEAcBbDbBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız  EdCdebDCDAae           DBAaee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız                     ebdeAbD   

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 2 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

S D Y B%

Fizik 10 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

235,815 35,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
HAYAT EKER 120 55 44 21 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 71 120 149 396 % 35,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBcBDBBCECBEdCCDDdAaaADEBaDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCaebdEBaDecABcbACdEDd CAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız da aecA  acc A bEAac ddc   dda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDcdccA D  ecC   B DA   cD aC

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 4 17 13

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 3 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 3 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

253,763 26,74
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  480
HEDİYE ELİF KARABEL 120 54 38 28 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 52 90 108 300 % 26,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız cBC BdB CEEBeadCCDcEA BAcbBEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 9 4 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CdB  DCDCDA BDbAcBa ccaaDBACeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız AC Aa CA A   e  dD EAc ACeaa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 5 2 1,75 % 18

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Ac eCDcc cad ED e   eeCDdbDe  

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 11 7 37

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 1 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 5 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

173,210 71,30
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İCLAL HATİCE UZGUR 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 144 231 323 800 % 71,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 4 9 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCcBAcDCE  BE CC  bA B DbBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız  Ecb ebDe A c  e a    BEc AC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız b     a        dc  bb  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Ae Cda c c d      d ebCDe D  d

S D Y B%

Türkçe 30 17 4 57

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

S D Y B%

Matematik-1 30 0 7 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

176,873 68,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İKRA ZEYNEP ARMUTAK 120 25 16 79 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 136 220 304 769 % 68,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BeCaBABbCEEBBE  dD Ed   DbBdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CE e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız    dE         c    E     e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Ace   aA c   ED       C       

S D Y B%

Türkçe 30 16 8 53

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 0 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

199,915 57,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İKRARASLI YÜKSEKKAYA 120 40 45 35 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 117 191 258 645 % 57,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBdBDCEEaBd  CD b    bDBbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız  EB dc D bcacDdbAa ed dEcBAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  CeAE        Dc bD Ebd  ac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ABDbCcaccba  EDde A ebCebcDdda

S D Y B%

Türkçe 30 15 8 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 3 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 8 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

192,723 60,96
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İLAYDA ÖZKARA 120 36 38 46 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 123 200 275 684 % 60,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBABDCEEaBE bCacaA BcDDBE c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEaCBDbbCDbCB ddc beacdEDBAada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  e ca      a D      Adc  e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ceeddD c b    D              e

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 30 2 7 7

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

201,688 56,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ILGIN ALUFTEKİN 120 40 38 42 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 114 186 251 633 % 56,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBbaBABDCEd Bb  eDDEA dAbbBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız eEBa eCDabACeD b    dedb BACba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız d dba aA     bB   aE     B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız cceeCDadcE   EDC  AdaCb   D   

S D Y B%

Türkçe 30 17 8 57

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 2 30

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 4 7 13

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 0 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 2 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

414,928 1,96
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İMGE GÜLAY 120 95 11 14 92 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 20 21 22 % 1,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBABDCEEBeEdCCDDEABBcDDeECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 27 2 1 26,50 % 88

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDCcCDACBD AABDCdDBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 1 4 24,75 % 83

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız AC AEAC DA C DBEADCEABEACBEaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 7 1 2 6,75 % 68

Kimya 10 6 1 3 5,75 % 58

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 18 3 9 17,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız A DCCDDA cE  EDCe AEDCCDA    e

S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 9 0 90

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 25 1 83

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 4 0 80

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 7 1 70

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 1 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

245,065 30,57
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İREM NUR BELEN 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 61 103 128 343 % 30,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BB cBABcCEEcBa C D bA B Db E D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız b B BD cae  e      CB aEDBACA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 3 17 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız AC  E  AD     c  D EeB ACc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız A e eD A     ED d A   C AbD Ec

S D Y B%

Türkçe 30 16 6 53

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 4 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 10 3 33

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 0 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

137,093 86,19
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İREM ONAYCI 120 21 37 62 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 144 167 266 385 967 % 86,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BeCBBdBDe d     eD       bBdeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız aE ecbdD    Bc d  c a dbcBA A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız   d a   a  Ccca         a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Aabe  a  cdB  D  a aD C c   a 

S D Y B%

Türkçe 30 9 8 30

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 2 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

255,938 26,20
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İRMAK ÇAKMAK 120 52 26 42 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 51 88 106 294 % 26,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız cBABbBBCECBEcCdDcEAad DEaCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBcCcdDbE BDCAAeaC  dEb  CdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AE C DA   ac   CEAd          a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCD   cb  ED   d a   A      bC

S D Y B%

Türkçe 30 21 8 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 5 4 50

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 8 4 27

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 2 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

176,170 69,16
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
İSA FURKAN KIŞLAR 120 37 35 48 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 138 222 308 776 % 69,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaceBcCEdBcEabCD a  cADDeb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız  EeC DbaeDAaBbeAAcaCdDaEDBACda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız                    db c ae    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 3 2 4,25 % 43

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ABaC DcAb   d        CCD  D  e

S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 0 5 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 3 50

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 1 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

311,325 10,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
KADİR ANIL DOĞAN 120 72 18 30 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 23 41 47 113 % 10,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 4 5 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBcBDCEEaBE  CDDEAcB DbB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDCDCDAaBDCAAa CBDdbDBAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  CaAaA   A   bB  DCEdc AC E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 7 0 3 7,00 % 70

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız b  CbDDcbEE  EDCB AEDeCDA    B

S D Y B%

Türkçe 30 21 4 70

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 2 70

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 11 5 37

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 0 70

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 0 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 1 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

198,613 58,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
KADİR ÜNSAL 120 44 67 9 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 119 194 265 654 % 58,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABD eCECBcdbCD bAaecbc  DEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız  ebaaC bdBaDedAdDeAdBaDdcCdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ba CAcAbCdecdAadceBbbCcdccDAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Fen 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız aCDacdcbeeEDb bdbaBCedbb cecCb

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 10 19 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 2 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 8 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

231,270 37,79
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
KEMAI UTKAN YAŞAR 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 76 130 160 424 % 37,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 5 8 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBABDCEE ed  CDDbA BAD e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEdC DCDCb aBD AABbC   aDBAC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız b ccE CADe   ec   CEd   aBd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız bBD bDaAcd           b De D d 

S D Y B%

Türkçe 30 17 5 57

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 30 7 9 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 3 0 75

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

151,090 81,11
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MEDİNEİKALENDER 120 26 49 45 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 138 159 255 362 910 % 81,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBAcceBadCe abCDebb*B bE CDcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız        d  eadec  eAacEDd a aBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  a CA     Da b   bd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 3 5 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız aeDDcdcddeEDe  dd   DebD  eaaC

S D Y B%

Türkçe 30 12 15 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

S D Y B%

Matematik-1 30 3 5 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

249,660 28,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MEHMETTALHA ÖZBEK 120 57 36 27 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 57 96 118 320 % 28,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız deCcBcaDCEEcBa  CDDEA B bDBE b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEaCaDdDCDAaBDbAAecbdcBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız cCaAd        aa bDCEdBEAaB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 12 9 9 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız Aea CD  dc   EDCc A DeCeAED ac

S D Y B%

Türkçe 30 16 9 53

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 9 8 30

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 3 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 4 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

205,015 53,83
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MELEK SUDE GÖKTAŞ 120 43 40 37 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 108 178 238 604 % 53,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aedBDBeCECBa CCD EA dbDEBaDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız acDaDCDCEcBe AAd    BbDd CABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız ba        D    dEb ccaB     ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 14 10 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eC D abd  aeC a  a  eebD acBCd

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

199,698 57,66
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MELİH KONUK 120 42 32 46 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 118 193 260 647 % 57,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız eBecDBBCECec  eD  A cA E  DEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız bcDCcCDeEBdDadABbbAa ED a  BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız Aa C      bc    d  c  B    bd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız     AEcABeEDCc  Ec  ed D  D   

S D Y B%

Türkçe 30 14 8 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 30 3 7 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 1 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 4 2 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 3 1 75

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

223,478 43,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MELİS TUĞÇE IŞIK 120 47 44 29 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 89 149 191 486 % 43,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBdBBcBcCEEaBE CCDeaAcBdDbBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEdCBDaDCDA BDaAeabedaaacBAa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız e dcaACe     ca    E B   B D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AeeeCcac aa  Ee   A aCbedbD Ec

S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 5 40

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 30 6 7 20

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 3 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

181,425 66,40
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MERİÇ DİŞÖZ 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 131 213 294 745 % 66,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız  BdBcBcdECB   eD dA   bEB DEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız C eaadDbEaBD A    Ade DB CdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız b          B babdd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eCc c  d   e d dEa  DA D   eCC

S D Y B%

Türkçe 30 14 7 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 3 6 30

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 1 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

183,873 65,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MERT CAN BOZ 120 36 38 46 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 129 210 290 734 % 65,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBC BABDCEE BE  CD EA BcbD c a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız Cbaac Cbe  a   b e  dcBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız     c      bbce c  bd a  d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Fen 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız cBeCeb c caeCaDd  A DC cAbb   

S D Y B%

Türkçe 30 18 4 60

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 6 20

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 3 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 0 10 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

210,505 50,89
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MERVEÇETİN 120 46 52 22 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 102 168 222 571 % 50,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBABcCEEaBa eCDDaAceADDecCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız bEe B  bCDAaBDd AeaedaBEDBAbeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız c   ce bc  CEee dcdEA ccdcE  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AdeaCc e cEa d e  b aCbeeEDcEe

S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 3 40

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 5 15 17

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 2 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 1 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

247,888 29,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MUALLA FINDIK 120 55 36 29 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 59 99 122 327 % 29,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBcaDBBeECeE CdDeEAaBbDEBCDEDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCcCDeEacD AAB  ACaED D dBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız da C bA  aaa ADCEb      a Dc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCbccb b e DdBCcE   eA D   cCC

S D Y B%

Türkçe 30 19 10 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 1 60

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 30 8 9 27

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 2 1 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

202,813 55,44
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MUHAMMED EŞMEKAYA 120 45 41 34 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 112 183 246 622 % 55,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız eB cD cbEC EcaeDDEABcADa  DEaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDacCDbEBBDeAAcbbeCdbcBDCAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız           ac  c EA            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eCcaeacAcDEDCdaA be eAbD  aeeC

S D Y B%

Türkçe 30 15 10 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 2 3 7

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

443,515 1,16
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MUHAMMED ŞAHİN 120 107 12 1 104 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 13 13 13 % 1,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 28 1 1 27,75 % 93

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız  BABDBBCdCBEECCDDEABBADEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eBDCDCaCEBBcCAABDCACBEDdDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEACADACCEDBccDCEABEbCBEDBDdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 28 2 0 27,50 % 92

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız aCDDAEEABDdDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

S D Y B%

Türkçe 30 28 1 93

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 25 5 83

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 4 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 9 1 90

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 4 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 9 1 90

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

450,698 0,62
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MURAT SATIR 120 109 10 1 106 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 7 7 7 % 0,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 29 1 0 28,75 % 96

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 3 1 25,25 % 84

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eBDCDCaCEBBc AABDCACBEDBDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEACADeCCEDBEcDCEABEbCBEDBDdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 10 0 0 10,00 % 100

Kimya 10 9 1 0 8,75 % 88

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 29 1 0 28,75 % 96

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDAEEABDdDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 25 5 83

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 4 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 10 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 4 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 9 1 90

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

229,143 39,30
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
MUSTAFA ÇAĞRI İMAL 120 52 28 40 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 82 140 172 441 % 39,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBaaBecDCEEaeE  Caea  e D BECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 21 5 4 19,75 % 66

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız bEBC aCDCDACBD bAB edDBEDBAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  C ccA       Dc A  E d   e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 2 2 5,50 % 55

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AeaCCDDA  a  EDCd A e C cbD c 

S D Y B%

Türkçe 30 14 10 47

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 2 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 5 5 17

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 1 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 6 2 60

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

220,835 44,47
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
NEHİR GÜVENÇ 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 90 151 194 499 % 44,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBdcDaBbEC   CCD aA B DEc  abB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBeacCDCEBBea A  d CcEDBbCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız da            D EA aACB     e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 1 6 2,75 % 28

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 9 3 18 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eC D   A   D   A       DdED Cb

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 6 4 20

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 3 1 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 0 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

288,568 13,81
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
NEHİR SALDIRICI 120 67 30 23 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 30 51 64 155 % 13,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBdBDCEEBeE CCDDbA BdbDBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCceCDCDAaBDCbceDCBDdEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız eCaAE CA A   aa  a EA   ae    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AebeCD A ca  EDdB AdeeCeAED Ec

S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 7 27

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 2 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

220,030 44,74
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
NESLİHAN DEMİR 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 91 152 196 502 % 44,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız ceacBeBDCEbBec  d       e   aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 7 3 20 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız           A B   c     BEcBAC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  CBdE Ce c   Da ADCEAB A B cBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 13 12 5 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AB eCDDcacc  EDbd AEeCCecbD dB

S D Y B%

Türkçe 30 7 11 23

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 30 15 5 50

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 1 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 2 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

271,165 19,88
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
NESLİŞAH EMLİKLİ 120 61 48 11 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 39 68 82 223 % 19,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBeBDBcCECBEdCCDaaABBADEBbDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBcdDCbdEBeebbABceAaBEDBDCAeBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız da CADb CEba AaCEdda a   aDACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 8 1 -1,00 % 0

Kimya 10 5 4 1 4,00 % 40

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız beDbcacb eEDbdadEE CeAEb  Dabb

S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 11 12 37

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 3 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 3 0 75

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 2 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 1 8 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

181,145 66,67
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
NUR TURAN 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 132 214 296 748 % 66,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABc                  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız                     BaDd    BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız daAeA A bEeB  b E Ba C  D  AdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 2 5 2,50 % 25

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CebccdcbeaEDd  A  d eAED  eeeC

S D Y B%

Türkçe 30 5 1 17

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Divan Şiiri 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

S D Y B%

Matematik-1 30 11 8 37

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 2 1 33

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

182,463 65,95
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
NURSENA AÇIK 120 45 75 0 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 130 211 292 740 % 65,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBAccBBbECBcdedDbcAcBcbEBaDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBeCDCDCEaBcedcacaAdcEbBedcBdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız dabCAaAbCcbacdcCccccebacceDeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eCcecddAebEDaddcdceeebEDeEaeCC

S D Y B%

Türkçe 30 15 15 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 5 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 2 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 3 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

251,983 27,36
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
OKAN MORBONCUK 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 54 93 112 307 % 27,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BB eBdBDCEE ea CCDDcAdBADDBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 11 1 18 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEB Ba DC               DBAC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  C AaACA e   Dc   CEAd AaB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ba bCbDc c          a C b     

S D Y B%

Türkçe 30 20 6 67

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 1 60

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 0 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 30 11 5 37

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 0 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

285,810 14,80
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ÖMER BURAN 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 33 57 70 166 % 14,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCaBABDCcEBBEaCCDebAa ADDBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CdBCBDCaCDbCacC AB CBeBEDBACAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız   adEAC     cDa AeCEABE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız beebeDDcc a   D       C A D  e

S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 10 5 33

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

210,630 50,36
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ÖMER EARUK ALTINTAŞ 120 43 32 45 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 99 164 216 565 % 50,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BaAcDBBCECBb  CDb A   bd    DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CaDCDaDCEeecddc  b  daDcDC  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  a C c  e  Bb D b  cAdd     CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 3 1 6 2,75 % 28

Biyoloji 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Fen 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCccd aAeDED e A    DA      CC

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 6 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 10 4 5 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 3 1 30

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 0 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

188,108 62,75
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ONUR KARADAĞ 120 39 54 27 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 125 204 279 704 % 62,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBbdBbcDCEdceEceCDDdABeebDBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız bEe  e D  dacDbbAe bBcaacBACAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız db da eA     eB    dAB  be D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 9 17 4 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız dBDdaececbEc aDeB A eaCeAbD ca

S D Y B%

Türkçe 30 16 13 53

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 5 9 17

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 1 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 0 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

170,023 73,44
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ONUR ÖZTÜRK 120 31 36 53 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 128 146 235 330 824 % 73,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBdBcBe  CBa aec EAaaA E  DED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 11 10 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDCe daee e   a    cd aABdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız c   A      c  D  b         cec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 2 1 7 1,75 % 18

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız Ce Dc  dce  C   E  eeAEb  a eC

S D Y B%

Türkçe 30 13 9 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 1 0 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 0 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

396,445 2,50
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
PELİN KARATAŞ 120 90 18 12 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 24 25 28 % 2,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 2 3 24,50 % 82

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aB BDBBCECBEECCD dABB DEBCDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 23 4 3 22,00 % 73

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDaDCDCEBBDb A  aAaBEDBDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız daAC DAbCbDBEADCEABEACBEDeDACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 8 2 0 7,50 % 75

Kimya 10 6 1 3 5,75 % 58

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDccEEABDEDCB AbE  ecbD EDeC 

S D Y B%

Türkçe 30 25 2 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 24 5 80

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 4 1 80

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 1 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 5 1 83

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 10 8 2 80

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 4 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 2 0 67

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

299,805 12,39
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
PIRILTISU AYKOL 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 28 48 59 139 % 12,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 5 2 21,75 % 73

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABDeBCECBa CCDeEABd DEBCDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 8 0 2 8,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 28 0 2 28,00 % 93

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBDCDCDCEBBDCAAB CA BEDBDCABBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız da        DB dDCac  AaBc   AeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 4 2 3,00 % 30

Kimya 10 4 3 3 3,25 % 33

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 12 11 7 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız ebDDcEaA  EcCe AEa  eAbD  DaeC

S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 10 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 0 80

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 8 8 27

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 4 4 40

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 1 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

124,568 90,73
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
RAMİZ ONUR YARDIM 120 25 68 27 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 172 272 401 1018 % 90,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBAccdeCEaebb d DEbBebDacb dad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 19 5 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız  eDbbe ace eeAcecae dEc aCeBdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 10 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız bd d   a b e b C   a   E  b  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 6 1 1,50 % 15

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız ebbDcaEbda eCadAEacaecaDaEadCb

S D Y B%

Türkçe 30 9 18 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 7 10

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 7 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 2 10 7

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 2 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Mol Kavramı 3 1 2 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

212,345 49,11
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
RÜMEYSA NUR UYKUN 120 46 48 26 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 97 161 211 551 % 49,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız aBdBcBBCECe c eD EAadeD adDEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CBe Dab Eace AAB abCdacBDCAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız Aa CA b d Dd   Cc B  adEedDcd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 4 4 2 3,00 % 30

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız dec dbcA   Dd dAbEeCeAEDe De b

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 8 11 27

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 0 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 4 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 6 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 4 4 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

163,685 75,13
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
RUMEYSA UYANIK 120 30 49 41 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 150 242 338 843 % 75,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız eBbdBccDCEEddaadeDcEABcAbDeE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız baceBDCaCDAecDabecbdaedEcBAeAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız              bc ea EA c aB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız c e    cb           eeCe bD  d

S D Y B%

Türkçe 30 14 15 47

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 3 6 10

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

234,618 35,74
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
RUVEYDA ESER 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 72 122 151 401 % 35,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBeABDCEE B  aCD dAcBADbBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CE C DCaCD   D   e a   EDBACde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  CBcaA A           E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız dB ae   ac    D B A   CeA b  e

S D Y B%

Türkçe 30 20 5 67

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 7 1 70

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 5 2 17

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 1 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 1 0 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

187,180 63,64
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
SAMİ YUSUF KARACİF 120 42 62 16 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 127 206 284 714 % 63,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 8 3 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız ceCBBABDCEEeeda CD dA BADDBEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CcBCaDaDeDbCdDadAcbCaDBEcBACba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız dC  a d bb  da  ec accE a ce  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız caaddebAccEBdccdebdcabeDdacebB

S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 2 15 7

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 2 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 2 0

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

243,638 31,46
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
SEİ HA TAYYAR 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 64 109 134 353 % 31,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BcbaB BDCEdBeEECC DdAB ADbBbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 11 2 17 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız C BC     e  BD Ab  C D EDB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  a  E C D   Ebc    bd  ACB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 1 3 5,75 % 58

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AB bCDDA     ED      CCDdbDB B

S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 1 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 1 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

S D Y B%

Matematik-1 30 7 5 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 6 1 60

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 0 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 0 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

271,925 19,25
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  20077
SENA BEGÜM BİLİM 120 57 42 21 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 37 64 78 216 % 19,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BcCBBdccCEEcea bCDadb B DDeEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız aEda D DeD  Be ccB bBDBEDBACde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız dC AEACADA C Dc ADCEAd AbBEa D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 3 4 3 2,00 % 20

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AceaeD cbac  EDde dEDCCDcbD  c

S D Y B%

Türkçe 30 14 13 47

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 4 40

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 19 5 63

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 4 0 80

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 3 0 75

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 3 1 50

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 2 7 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

158,090 77,63
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
ŞEVVAL ÖZÇELİK 120 22 30 68 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 136 154 248 347 871 % 77,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BeCcBcacCEE Ba  eD  b  ADDBE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız aEa de    A c       c cbcBA  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız        A     ca ca d   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız A  db         b      Cb  bac  

S D Y B%

Türkçe 30 14 8 47

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 0 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 4 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

187,678 63,28
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
SEYRAN ÖZDEMİR 120 38 43 39 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 126 205 281 710 % 63,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BeeBcdBd CeE Ce DdABBADEcbDEbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız aBDbDCDb BeD  c eb  BEDdcCdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız cEba  e   ca    E    Ce    b a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 5 13 12 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız     e cA  EDec eda  ecbD  eaeC

S D Y B%

Türkçe 30 16 11 53

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Divan Şiiri 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 3 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 4 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 3 9 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 4 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 1 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

211,845 49,55
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
SUDE NAZ ÇAKIR 120 45 57 18 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 98 163 213 556 % 49,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BebeB cDCEEBea CCDeEABBADDBEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 17 3 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız bEcCdbbeCeb dDdA abeBcdaDBAC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız edB EAdec   bec eDdEcBcAeaa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 2 6 2 0,50 % 5

TYT Fen 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AecbbD caEbddEDdB d eaeDbbD c 

S D Y B%

Türkçe 30 20 8 67

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 7 30

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 30 7 15 23

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 2 2 40

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 3 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 2 2 50

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 1 1 33

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



10. SINIF ÖTS

445,775 0,98
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
SUDE NAZ YAĞIZ 120 107 12 1 104 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 11 11 11 % 0,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 29 1 0 28,75 % 96

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eBDCDCaCEBBcCAABDCACBEDBDCAcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız AEACADACCEDBEcDaEABEbCBEDBDdCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 9 1 0 8,75 % 88

Kimya 10 8 1 1 7,75 % 78

Biyoloji 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Fen 30 27 2 1 26,50 % 88

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız CCDDAEEAcDdDCBCAE BCDAEDBEDBCC

S D Y B%

Türkçe 30 29 1 97

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 2 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 8 2 80

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 2 0 100

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 25 5 83

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 4 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 6 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 9 1 90

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 3 1 75

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 8 1 80

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 1 50

Mol Kavramı 3 3 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 10 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 2 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 3 0 100

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

265,935 22,19
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
SUDE NAZ ZORLU 120 62 31 27 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 45 77 94 249 % 22,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız  eCaBAcDCEEdBE CCDDEA abDDBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız CEBCBDaDCDACcD AcB bBDaEDcACAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  CBda C      ec ebaE   AeB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Fen 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız AdDeCD Acc dCEDd  AEeCCecED  e

S D Y B%

Türkçe 30 21 6 70

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 9 1 90

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 6 8 20

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 3 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 0 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 5 4 50

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 3 25

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 2 50

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

203,128 55,17
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
SUDENAZ ELMAS 120 40 39 41 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 111 182 244 619 % 55,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 6 3 19,50 % 65

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BcABDBBCcCdEdbCDDEABB bE  DEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eaebDCDCEBcDeAcB  c BaDccCAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  a        eB    dcdb  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız  ec cb c c Dd   dE  ecbb  e eC

S D Y B%

Türkçe 30 21 6 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 3 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 6 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın Temel Kanunları 2 1 0 50

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

203,475 54,90
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
SUEDA ÖZDEMİR 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 110 181 242 616 % 54,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 4 12 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BeacBABDC E e   CD EA   DDB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 6 12 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız   a    DC AdaDC A   c BEDBAeAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız  C Aa CA                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız ba  bD A c        AdebC cbD  B

S D Y B%

Türkçe 30 14 4 47

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 1 20

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 0 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 4 1 13

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 0 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 2 4 20

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



10. SINIF ÖTS

237,830 33,87
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
TAHA YILMAZTÜRK 120 50 38 32 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 68 116 143 380 % 33,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız cBAcDBBaECBE CCDDEda  DEa DEbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız C DCDd eEBcceA   abdBEb  C aBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız cEAa     dDB d bEd c CB c  cCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız dCcaeacA  EDed A E  DbbD  DeCC

S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 2 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 2 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 6 10

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 30 9 9 30

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 3 2 60

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 1 2 25

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

224,373 42,69
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
TALHA GÜNDOĞDU 120 47 35 38 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 88 147 189 479 % 42,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız  BABDBBb Cd   CDc    AbEBdD eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız CdD aaDbdBBD AAa Cb cEDd C aBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız  a CA     c  dDCEd  ACc a  cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eCDac cb eEDee A a  DAbD EaaCC

S D Y B%

Türkçe 30 14 6 47

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 5 40

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 1 2 33

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 30 8 7 27

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 0 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 10 2 6 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 2 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

219,535 45,19
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
TUĞBA KOCAMAN 120 54 65 1 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 92 154 198 507 % 45,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABbBBbECeEECCDaEAceAbEdaDdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız eeDCDCDdEcaDebAeca CcEDdDCAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız baACAbAaaaaBadaaEdaaAaacaaabaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız eCDcccbceaEDedbAEadCDcbDeceaCC

S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 2 1 67

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 30 7 23 23

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 1 4 20

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 2 2 50

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 1 5 17

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Kimyanın Temel Kanunları 2 2 0 100

Mol Kavramı 3 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

288,038 13,99
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
TUNAHAN KIR 120 62 36 22 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 31 53 66 157 % 13,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı B BBCBBABDCEEBBEECCDDEABBADDBECD

Cevaplarınız BBCBBABDCEEBBEdCCDaEAcBdDbBECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B CEBCBDCDCDACBDCAABDCBDBEDBACAB

Cevaplarınız bEBCaDCDdbAaeDadeae BDBEDBACda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B ACBAEACADACCEDBEADCEABEACBEDBD

Cevaplarınız AeBA    cb   Da ADCEd EAaB a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B ABDCCDDAEEEBCEDCBCAEDCCDAEDBEB

Cevaplarınız beD CbbAcca     d AEDbCeA D Ed

S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 7 20

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 30 11 7 37

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 4 0 80

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 4 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 2 20

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 0 0

Mol Kavramı 3 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 2 1 1 50

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



10. SINIF ÖTS

130,085 88,50
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

10  -  0
UĞUR ÜNVER 120 24 67 29 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 146 171 271 395 993 % 88,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 154 185 292 428 1122

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A BBABDBBCECBEECCDDEABBADEBCDEDB

Cevaplarınız BBABcdcbcCBEdaCabaAc AbE eDEbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 7 21 2 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CBDCDCDCEBBDCAABDCACBEDBDCABBA

Cevaplarınız  dbacebaEaBbedAcDebadaecDd BBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A AEACADACCEDBEADCEABEACBEDBDACB

Cevaplarınız baeCea  abbad c de  dbB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDDAEEABDEDCBCAEEBCDAEDBEDBCC

Cevaplarınız Cd eda deb b    db   b e cDaee

S D Y B%

Türkçe 30 13 15 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Divan Şiiri 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır.1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

İsim Tamlamaları Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 8 10

Türklerin Anadolu   ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti   nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 3 0 3 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Türkiye   deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 30 2 15 7

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 5 0 3 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 1 2 25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 4 0 3 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın Temel Kanunları 2 0 1 0

Mol Kavramı 3 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0

Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 6 10

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 2 0 2 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0

Mayozu açıklar. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Mayozu açıklar. 1 0 1 0
