
OKUL TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP DEĞİRMENCİ 11 36 3 35,25 9 2 8,50 13 0 13,00 4 0 4,00 5 1 4,75 14 2 13,50 81 8 79,00 441,069 7

2 0 DERİNNAZ CİVELEK 11 35 4 34,00 3 5 1,75 10 3 9,25 5 2 4,50 7 0 7,00 22 6 20,50 82 20 77,00 437,861 10

3 0 SEZİN SU YILDIRIM 11 32 6 30,50 8 2 7,50 12 1 11,75 5 2 4,50 5 1 4,75 14 4 13,00 76 16 72,00 411,467 16

4 0 NEHİR ÇİFTÇİ 11 36 4 35,00 9 3 8,25 9 4 8,00 6 1 5,75 6 1 5,75 10 3 9,25 76 16 72,00 408,410 18

5 0 GÜLCİHAN ATALAY 11 34 6 32,50 9 1 8,75 10 3 9,25 6 1 5,75 7 0 7,00 12 13 8,75 78 24 72,00 408,207 20

6 0 MİYASE ÇELİK 11 26 13 22,75 9 2 8,50 8 5 6,75 2 3 1,25 7 0 7,00 20 8 18,00 72 31 64,25 382,946 26

7 0 ONUR AYDOĞAN 11 29 11 26,25 8 4 7,00 8 5 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 12 5 10,75 68 28 61,00 363,661 34

8 0 RÜVEYDA VURAL 11 34 4 33,00 7 3 6,25 9 4 8,00 4 1 3,75 7 0 7,00 5 5 3,75 66 17 61,75 361,229 37

9 0 BÜŞRA DEMİR 11 29 8 27,00 7 3 6,25 8 5 6,75 5 1 4,75 6 1 5,75 10 2 9,50 65 20 60,00 358,470 41

10 0 ELİF ZEYNEP ALTUN 11 34 6 32,50 5 8 3,00 7 6 5,50 5 2 4,50 7 0 7,00 12 18 7,50 70 40 60,00 356,635 45

11 206 KORAYCAN ÖZTÜRK 11A 28 12 25,00 6 5 4,75 10 3 9,25 4 3 3,25 7 0 7,00 4 4 3,00 59 27 52,25 321,105 80

12 0 NURGÜL SARIARSLAN 11 30 9 27,75 6 6 4,50 10 3 9,25 4 0 4,00 7 0 7,00 2 11 -0,75 59 29 51,75 316,053 87

13 0 YAĞMUR AKTAŞ 11 27 10 24,50 4 4 3,00 7 4 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 3 5,25 55 24 49,00 309,076 95

14 0 MELİKE ÇELİKKOL 11C 28 8 26,00 5 3 4,25 7 5 5,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 6 3,50 55 25 48,75 306,634 99

15 0 BÜŞRA KÜTÜK 11 27 10 24,50 8 4 7,00 5 6 3,50 4 3 3,25 7 0 7,00 4 5 2,75 55 28 48,00 303,015 103

16 0 HÜSEYİN AKGÜN 11 27 11 24,25 5 5 3,75 3 3 2,25 6 1 5,75 7 0 7,00 3 1 2,75 51 21 45,75 293,534 112

17 0 MAKBULE RANA ERDEM 11 29 11 26,25 8 2 7,50 6 7 4,25 3 4 2,00 7 0 7,00 1 7 -0,75 54 31 46,25 292,937 115

18 0 MELİH ARDA YALÇIN 11 24 16 20,00 8 4 7,00 12 1 11,75 3 4 2,00 5 2 4,50 52 27 45,25 289,680 120

19 0 BURAK ÇELİK 11 23 9 20,75 8 3 7,25 9 4 8,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 10 1,50 51 27 44,25 286,514 128

20 0 ZEYNEP VARAN 11 28 8 26,00 3 4 2,00 3 6 1,50 3 3 2,25 6 0 6,00 5 1 4,75 48 22 42,50 281,173 138

21 0 GÜRŞAD CAVADZADE 11 24 12 21,00 7 4 6,00 8 5 6,75 1 3 0,25 4 2 3,50 6 6 4,50 50 32 42,00 279,208 140

22 0 EMİNE ALTEKİN 11 25 15 21,25 8 5 6,75 7 6 5,50 4 3 3,25 6 1 5,75 4 19 -0,75 54 49 41,75 274,272 147

23 0 MELEK ÇAKIROĞLU 11 28 9 25,75 5 7 3,25 7 6 5,50 2 3 1,25 5 0 5,00 47 25 40,75 270,306 158

24 0 ELİFNUR ALPSOY 11 24 16 20,00 3 2 2,50 7 4 6,00 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 45 23 39,25 264,170 173

25 0 GÖRKEM IĞDIRLI 11 22 18 17,50 8 5 6,75 7 6 5,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 12 1,00 50 46 38,50 262,090 177

26 0 BAĞBEK UĞUR 11 24 12 21,00 6 5 4,75 6 7 4,25 4 2 3,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 46 29 38,75 261,810 180

27 0 ARZU AZRA MARAZ 11 20 14 16,50 6 6 4,50 7 4 6,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 4 3,00 46 32 38,00 261,517 183

28 0 SELİN SABURLU 11 26 11 23,25 2 10 -0,50 6 6 4,50 7 0 7,00 5 2 4,50 4 19 -0,75 50 48 38,00 258,312 189

29 0 ELİF HOŞAFCIOĞLU 11 17 10 14,50 2 4 1,00 5 4 4,00 4 0 4,00 6 1 5,75 8 7 6,25 42 26 35,50 253,489 198
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OKUL TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

KATILIMLAR

30 0 ŞEVİN NUR BAKIR 11 28 10 25,50 2 5 0,75 4 8 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 6 8 4,00 44 32 36,00 253,217 201

31 1190 ZEKİYE DEMİR 11E 24 9 21,75 1 2 0,50 8 4 7,00 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 41 18 36,50 252,447 204

32 0 CEMRE UYAR 11 19 10 16,50 8 2 7,50 5 6 3,50 3 0 3,00 5 1 4,75 2 5 0,75 42 24 36,00 251,419 207

33 0 SENA NUR SARI 11 24 12 21,00 1 0 1,00 4 7 2,25 4 0 4,00 7 0 7,00 0 1 -0,25 40 20 35,00 246,165 213

34 7184 HALİL BRAHİMYAŞAR 11E 25 11 22,25 3 4 2,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 1 1 0,75 40 24 34,00 242,598 215

35 0 MERYEM ERCAN 11 24 16 20,00 2 10 -0,50 6 7 4,25 3 4 2,00 6 1 5,75 2 3 1,25 43 41 32,75 237,838 221

36 0 BENGÜ CANIPEK 11 21 8 19,00 2 3 1,25 3 5 1,75 3 4 2,00 5 1 4,75 3 2 2,50 37 23 31,25 232,492 233

37 0 YAĞIZ EFE CİHAN 11 23 17 18,75 4 4 3,00 6 7 4,25 4 3 3,25 4 8 2,00 41 39 31,25 232,141 236

38 0 EFE YAVUZ 11 22 18 17,50 7 6 5,50 1 12 -2,00 3 4 2,00 7 0 7,00 4 16 0,00 44 56 30,00 225,475 246

39 0 HATİCE ATEŞ 11 17 10 14,50 6 2 5,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 7 4 6,00 34 22 28,50 223,758 252

40 0 NİSA MOTCU 11 23 17 18,75 4 8 2,00 3 10 0,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 17 -0,25 43 57 28,75 219,932 256

41 0 SELİN İNAN 11 23 11 20,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 31 15 27,25 214,238 263

42 648 PINAR İLAYDA ROL 11E 19 15 15,25 2 6 0,50 4 6 2,50 3 2 2,50 5 2 4,50 3 6 1,50 36 37 26,75 213,009 266

43 0 ELİFNAZ KARA 11C 18 13 14,75 1 0 1,00 4 7 2,25 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 32 27 25,25 206,711 274

44 0 BEYZA ÇARDAK 11 20 20 15,00 4 9 1,75 6 7 4,25 2 5 0,75 5 2 4,50 0 4 -1,00 37 47 25,25 204,854 278

45 1494 ESMA DAŞLI 11J 18 14 14,50 3 7 1,25 5 6 3,50 2 3 1,25 6 1 5,75 0 7 -1,75 34 38 24,50 201,170 282

46 0 BERRA ÖZMEN 11 21 19 16,25 3 5 1,75 4 6 2,50 1 4 0,00 3 4 2,00 1 2 0,50 33 40 23,00 196,379 289

47 0 SILA YILMAZ 11 19 16 15,00 0 7 -1,75 3 7 1,25 2 3 1,25 5 2 4,50 3 7 1,25 32 42 21,50 190,682 292

48 0 TÜRKAN YILDIRIM 11 12 10 9,50 5 6 3,50 4 3 3,25 21 19 16,25 167,964 315

49 0 BİLGE SU ÇETİNKAYA 11 13 14 9,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 3 2,25 3 7 1,25 21 25 14,75 162,553 319

50 0 SAMET ÖZ EMİR 11 7 33 -1,25 6 7 4,25 4 9 1,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 11 29 3,75 32 88 10,00 145,053 329

51 0 YUSUF EROL 11 12 28 5,00 4 9 1,75 1 12 -2,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 8 32 0,00 29 91 6,25 126,051 334

52 0 GÜVEN BALCI 11 9 20 4,00 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 6 -0,50 12 41 1,75

53 0 ELİF SUDE ÇAĞLAR 11 10 25 3,75 0 13 -3,25 2 10 -0,50 2 4 1,00 2 5 0,75 16 57 1,75

54 1906 BURAK ÇİÇEK 11D 8 32 0,00 2 11 -0,75 1 12 -2,00 2 5 0,75 4 3 3,25 8 32 0,00 25 95 1,25

55 788 YASİN BÜBER 11F 8 32 0,00 4 9 1,75 1 12 -2,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 6 34 -2,50 21 99 -3,75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

KATILIMLAR
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP DEĞİRMENCİ 11 36 3 35,25 9 2 8,50 13 0 13,00 4 0 4,00 5 1 4,75 14 2 13,50 81 8 79,00 441,069 7

2 0 DERİNNAZ CİVELEK 11 35 4 34,00 3 5 1,75 10 3 9,25 5 2 4,50 7 0 7,00 22 6 20,50 82 20 77,00 437,861 10

3 0 SEZİN SU YILDIRIM 11 32 6 30,50 8 2 7,50 12 1 11,75 5 2 4,50 5 1 4,75 14 4 13,00 76 16 72,00 411,467 16

4 0 NEHİR ÇİFTÇİ 11 36 4 35,00 9 3 8,25 9 4 8,00 6 1 5,75 6 1 5,75 10 3 9,25 76 16 72,00 408,410 18

5 0 GÜLCİHAN ATALAY 11 34 6 32,50 9 1 8,75 10 3 9,25 6 1 5,75 7 0 7,00 12 13 8,75 78 24 72,00 408,207 20

6 0 MİYASE ÇELİK 11 26 13 22,75 9 2 8,50 8 5 6,75 2 3 1,25 7 0 7,00 20 8 18,00 72 31 64,25 382,946 26

7 0 ONUR AYDOĞAN 11 29 11 26,25 8 4 7,00 8 5 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 12 5 10,75 68 28 61,00 363,661 34

8 0 RÜVEYDA VURAL 11 34 4 33,00 7 3 6,25 9 4 8,00 4 1 3,75 7 0 7,00 5 5 3,75 66 17 61,75 361,229 37

9 0 BÜŞRA DEMİR 11 29 8 27,00 7 3 6,25 8 5 6,75 5 1 4,75 6 1 5,75 10 2 9,50 65 20 60,00 358,470 41

10 0 ELİF ZEYNEP ALTUN 11 34 6 32,50 5 8 3,00 7 6 5,50 5 2 4,50 7 0 7,00 12 18 7,50 70 40 60,00 356,635 45

11 0 NURGÜL SARIARSLAN 11 30 9 27,75 6 6 4,50 10 3 9,25 4 0 4,00 7 0 7,00 2 11 -0,75 59 29 51,75 316,053 87

12 0 YAĞMUR AKTAŞ 11 27 10 24,50 4 4 3,00 7 4 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 3 5,25 55 24 49,00 309,076 95

13 0 BÜŞRA KÜTÜK 11 27 10 24,50 8 4 7,00 5 6 3,50 4 3 3,25 7 0 7,00 4 5 2,75 55 28 48,00 303,015 103

14 0 HÜSEYİN AKGÜN 11 27 11 24,25 5 5 3,75 3 3 2,25 6 1 5,75 7 0 7,00 3 1 2,75 51 21 45,75 293,534 112

15 0 MAKBULE RANA ERDEM 11 29 11 26,25 8 2 7,50 6 7 4,25 3 4 2,00 7 0 7,00 1 7 -0,75 54 31 46,25 292,937 115

16 0 MELİH ARDA YALÇIN 11 24 16 20,00 8 4 7,00 12 1 11,75 3 4 2,00 5 2 4,50 52 27 45,25 289,680 120

17 0 BURAK ÇELİK 11 23 9 20,75 8 3 7,25 9 4 8,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 10 1,50 51 27 44,25 286,514 128

18 0 ZEYNEP VARAN 11 28 8 26,00 3 4 2,00 3 6 1,50 3 3 2,25 6 0 6,00 5 1 4,75 48 22 42,50 281,173 138

19 0 GÜRŞAD CAVADZADE 11 24 12 21,00 7 4 6,00 8 5 6,75 1 3 0,25 4 2 3,50 6 6 4,50 50 32 42,00 279,208 140

20 0 EMİNE ALTEKİN 11 25 15 21,25 8 5 6,75 7 6 5,50 4 3 3,25 6 1 5,75 4 19 -0,75 54 49 41,75 274,272 147

21 0 MELEK ÇAKIROĞLU 11 28 9 25,75 5 7 3,25 7 6 5,50 2 3 1,25 5 0 5,00 47 25 40,75 270,306 158

22 0 ELİFNUR ALPSOY 11 24 16 20,00 3 2 2,50 7 4 6,00 5 0 5,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 45 23 39,25 264,170 173

23 0 GÖRKEM IĞDIRLI 11 22 18 17,50 8 5 6,75 7 6 5,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 12 1,00 50 46 38,50 262,090 177

24 0 BAĞBEK UĞUR 11 24 12 21,00 6 5 4,75 6 7 4,25 4 2 3,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 46 29 38,75 261,810 180

25 0 ARZU AZRA MARAZ 11 20 14 16,50 6 6 4,50 7 4 6,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 4 3,00 46 32 38,00 261,517 183

26 0 SELİN SABURLU 11 26 11 23,25 2 10 -0,50 6 6 4,50 7 0 7,00 5 2 4,50 4 19 -0,75 50 48 38,00 258,312 189

27 0 ELİF HOŞAFCIOĞLU 11 17 10 14,50 2 4 1,00 5 4 4,00 4 0 4,00 6 1 5,75 8 7 6,25 42 26 35,50 253,489 198

28 0 ŞEVİN NUR BAKIR 11 28 10 25,50 2 5 0,75 4 8 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 6 8 4,00 44 32 36,00 253,217 201



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

SINIF: 11

KATILIMLAR

29 0 CEMRE UYAR 11 19 10 16,50 8 2 7,50 5 6 3,50 3 0 3,00 5 1 4,75 2 5 0,75 42 24 36,00 251,419 207

30 0 SENA NUR SARI 11 24 12 21,00 1 0 1,00 4 7 2,25 4 0 4,00 7 0 7,00 0 1 -0,25 40 20 35,00 246,165 213

31 0 MERYEM ERCAN 11 24 16 20,00 2 10 -0,50 6 7 4,25 3 4 2,00 6 1 5,75 2 3 1,25 43 41 32,75 237,838 221

32 0 BENGÜ CANIPEK 11 21 8 19,00 2 3 1,25 3 5 1,75 3 4 2,00 5 1 4,75 3 2 2,50 37 23 31,25 232,492 233

33 0 YAĞIZ EFE CİHAN 11 23 17 18,75 4 4 3,00 6 7 4,25 4 3 3,25 4 8 2,00 41 39 31,25 232,141 236

34 0 EFE YAVUZ 11 22 18 17,50 7 6 5,50 1 12 -2,00 3 4 2,00 7 0 7,00 4 16 0,00 44 56 30,00 225,475 246

35 0 HATİCE ATEŞ 11 17 10 14,50 6 2 5,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 7 4 6,00 34 22 28,50 223,758 252

36 0 NİSA MOTCU 11 23 17 18,75 4 8 2,00 3 10 0,50 4 3 3,25 5 2 4,50 4 17 -0,25 43 57 28,75 219,932 256

37 0 SELİN İNAN 11 23 11 20,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 31 15 27,25 214,238 263

38 0 BEYZA ÇARDAK 11 20 20 15,00 4 9 1,75 6 7 4,25 2 5 0,75 5 2 4,50 0 4 -1,00 37 47 25,25 204,854 278

39 0 BERRA ÖZMEN 11 21 19 16,25 3 5 1,75 4 6 2,50 1 4 0,00 3 4 2,00 1 2 0,50 33 40 23,00 196,379 289

40 0 SILA YILMAZ 11 19 16 15,00 0 7 -1,75 3 7 1,25 2 3 1,25 5 2 4,50 3 7 1,25 32 42 21,50 190,682 292

41 0 TÜRKAN YILDIRIM 11 12 10 9,50 5 6 3,50 4 3 3,25 21 19 16,25 167,964 315

42 0 BİLGE SU ÇETİNKAYA 11 13 14 9,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 3 2,25 3 7 1,25 21 25 14,75 162,553 319

43 0 SAMET ÖZ EMİR 11 7 33 -1,25 6 7 4,25 4 9 1,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 11 29 3,75 32 88 10,00 145,053 329

44 0 YUSUF EROL 11 12 28 5,00 4 9 1,75 1 12 -2,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 8 32 0,00 29 91 6,25 126,051 334

45 0 GÜVEN BALCI 11 9 20 4,00 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 6 -0,50 12 41 1,75

46 0 ELİF SUDE ÇAĞLAR 11 10 25 3,75 0 13 -3,25 2 10 -0,50 2 4 1,00 2 5 0,75 16 57 1,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 206 KORAYCAN ÖZTÜRK 11A 28 12 25,00 6 5 4,75 10 3 9,25 4 3 3,25 7 0 7,00 4 4 3,00 59 27 52,25 321,105 80
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 0 MELİKE ÇELİKKOL 11C 28 8 26,00 5 3 4,25 7 5 5,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 6 3,50 55 25 48,75 306,634 99

2 0 ELİFNAZ KARA 11C 18 13 14,75 1 0 1,00 4 7 2,25 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 32 27 25,25 206,711 274

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1906 BURAK ÇİÇEK 11D 8 32 0,00 2 11 -0,75 1 12 -2,00 2 5 0,75 4 3 3,25 8 32 0,00 25 95 1,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 1190 ZEKİYE DEMİR 11E 24 9 21,75 1 2 0,50 8 4 7,00 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 41 18 36,50 252,447 204

2 7184 HALİL BRAHİMYAŞAR 11E 25 11 22,25 3 4 2,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 1 1 0,75 40 24 34,00 242,598 215

3 648 PINAR İLAYDA ROL 11E 19 15 15,25 2 6 0,50 4 6 2,50 3 2 2,50 5 2 4,50 3 6 1,50 36 37 26,75 213,009 266

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 788 YASİN BÜBER 11F 8 32 0,00 4 9 1,75 1 12 -2,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 6 34 -2,50 21 99 -3,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11J SINIFI TYT NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

SINIF: 11J

KATILIMLAR

1 1494 ESMA DAŞLI 11J 18 14 14,50 3 7 1,25 5 6 3,50 2 3 1,25 6 1 5,75 0 7 -1,75 34 38 24,50 201,170 282

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP DEĞİRMENCİ 11 36 3 35,25 31 3 30,25 14 2 13,50 81 8 79,00 441,069 1 1 2 3 7

2 0 DERİNNAZ CİVELEK 11 35 4 34,00 25 10 22,50 22 6 20,50 82 20 77,00 437,861 2 2 5 6 10

3 0 SEZİN SU YILDIRIM 11 32 6 30,50 30 6 28,50 14 4 13,00 76 16 72,00 411,467 3 3 9 11 16

4 0 NEHİR ÇİFTÇİ 11 36 4 35,00 30 9 27,75 10 3 9,25 76 16 72,00 408,410 4 4 10 13 18

5 0 GÜLCİHAN ATALAY 11 34 6 32,50 32 5 30,75 12 13 8,75 78 24 72,00 408,207 5 5 11 15 20

6 0 MİYASE ÇELİK 11 26 13 22,75 26 10 23,50 20 8 18,00 72 31 64,25 382,946 6 6 12 18 26

7 0 ONUR AYDOĞAN 11 29 11 26,25 27 12 24,00 12 5 10,75 68 28 61,00 363,661 7 7 17 25 34

8 0 RÜVEYDA VURAL 11 34 4 33,00 27 8 25,00 5 5 3,75 66 17 61,75 361,229 8 8 20 28 37

9 0 BÜŞRA DEMİR 11 29 8 27,00 26 10 23,50 10 2 9,50 65 20 60,00 358,470 9 9 21 30 41

10 0 ELİF ZEYNEP ALTUN 11 34 6 32,50 24 16 20,00 12 18 7,50 70 40 60,00 356,635 10 10 24 33 45

11 206 KORAYCAN ÖZTÜRK 11A 28 12 25,00 27 11 24,25 4 4 3,00 59 27 52,25 321,105 1 11 25 42 80

12 0 NURGÜL SARIARSLAN 11 30 9 27,75 27 9 24,75 2 11 -0,75 59 29 51,75 316,053 11 12 26 45 87

13 0 YAĞMUR AKTAŞ 11 27 10 24,50 22 11 19,25 6 3 5,25 55 24 49,00 309,076 12 13 27 47 95

14 0 MELİKE ÇELİKKOL 11C 28 8 26,00 22 11 19,25 5 6 3,50 55 25 48,75 306,634 1 14 28 50 99

15 0 BÜŞRA KÜTÜK 11 27 10 24,50 24 13 20,75 4 5 2,75 55 28 48,00 303,015 13 15 31 53 103

16 0 HÜSEYİN AKGÜN 11 27 11 24,25 21 9 18,75 3 1 2,75 51 21 45,75 293,534 14 16 32 57 112

17 0 MAKBULE RANA ERDEM 11 29 11 26,25 24 13 20,75 1 7 -0,75 54 31 46,25 292,937 15 17 33 59 115

18 0 MELİH ARDA YALÇIN 11 24 16 20,00 28 11 25,25 52 27 45,25 289,680 16 18 34 62 120

19 0 BURAK ÇELİK 11 23 9 20,75 24 8 22,00 4 10 1,50 51 27 44,25 286,514 17 19 35 65 128

20 0 ZEYNEP VARAN 11 28 8 26,00 15 13 11,75 5 1 4,75 48 22 42,50 281,173 18 20 39 71 138

21 0 GÜRŞAD CAVADZADE 11 24 12 21,00 20 14 16,50 6 6 4,50 50 32 42,00 279,208 19 21 40 73 140

22 0 EMİNE ALTEKİN 11 25 15 21,25 25 15 21,25 4 19 -0,75 54 49 41,75 274,272 20 22 41 75 147

23 0 MELEK ÇAKIROĞLU 11 28 9 25,75 19 16 15,00 47 25 40,75 270,306 21 23 44 79 158

24 0 ELİFNUR ALPSOY 11 24 16 20,00 21 6 19,50 0 1 -0,25 45 23 39,25 264,170 22 24 47 85 173

25 0 GÖRKEM IĞDIRLI 11 22 18 17,50 24 16 20,00 4 12 1,00 50 46 38,50 262,090 23 25 48 87 177

26 0 BAĞBEK UĞUR 11 24 12 21,00 22 15 18,25 0 2 -0,50 46 29 38,75 261,810 24 26 51 90 180

27 0 ARZU AZRA MARAZ 11 20 14 16,50 22 14 18,50 4 4 3,00 46 32 38,00 261,517 25 27 54 93 183

28 0 SELİN SABURLU 11 26 11 23,25 20 18 15,50 4 19 -0,75 50 48 38,00 258,312 26 28 57 96 189

29 0 ELİF HOŞAFCIOĞLU 11 17 10 14,50 17 9 14,75 8 7 6,25 42 26 35,50 253,489 27 29 58 99 198

30 0 ŞEVİN NUR BAKIR 11 28 10 25,50 10 14 6,50 6 8 4,00 44 32 36,00 253,217 28 30 61 102 201

31 1190 ZEKİYE DEMİR 11E 24 9 21,75 17 8 15,00 0 1 -0,25 41 18 36,50 252,447 1 31 64 105 204

32 0 CEMRE UYAR 11 19 10 16,50 21 9 18,75 2 5 0,75 42 24 36,00 251,419 29 32 65 107 207

33 0 SENA NUR SARI 11 24 12 21,00 16 7 14,25 0 1 -0,25 40 20 35,00 246,165 30 33 68 110 213

34 7184 HALİL BRAHİMYAŞAR 11E 25 11 22,25 14 12 11,00 1 1 0,75 40 24 34,00 242,598 2 34 69 112 215

35 0 MERYEM ERCAN 11 24 16 20,00 17 22 11,50 2 3 1,25 43 41 32,75 237,838 31 35 71 116 221

36 0 BENGÜ CANIPEK 11 21 8 19,00 13 13 9,75 3 2 2,50 37 23 31,25 232,492 32 36 74 120 233

37 0 YAĞIZ EFE CİHAN 11 23 17 18,75 14 14 10,50 4 8 2,00 41 39 31,25 232,141 33 37 77 123 236

38 0 EFE YAVUZ 11 22 18 17,50 18 22 12,50 4 16 0,00 44 56 30,00 225,475 34 38 80 126 246

39 0 HATİCE ATEŞ 11 17 10 14,50 10 8 8,00 7 4 6,00 34 22 28,50 223,758 35 39 81 128 252

40 0 NİSA MOTCU 11 23 17 18,75 16 23 10,25 4 17 -0,25 43 57 28,75 219,932 36 40 84 131 256

41 0 SELİN İNAN 11 23 11 20,25 7 3 6,25 1 1 0,75 31 15 27,25 214,238 37 41 87 134 263

42 648 PINAR İLAYDA ROL 11E 19 15 15,25 14 16 10,00 3 6 1,50 36 37 26,75 213,009 3 42 88 136 266

43 0 ELİFNAZ KARA 11C 18 13 14,75 12 12 9,00 2 2 1,50 32 27 25,25 206,711 2 43 91 140 274

44 0 BEYZA ÇARDAK 11 20 20 15,00 17 23 11,25 0 4 -1,00 37 47 25,25 204,854 38 44 94 144 278

45 1494 ESMA DAŞLI 11J 18 14 14,50 16 17 11,75 0 7 -1,75 34 38 24,50 201,170 1 45 97 148 282

46 0 BERRA ÖZMEN 11 21 19 16,25 11 19 6,25 1 2 0,50 33 40 23,00 196,379 39 46 100 151 289

47 0 SILA YILMAZ 11 19 16 15,00 10 19 5,25 3 7 1,25 32 42 21,50 190,682 40 47 101 153 292

48 0 TÜRKAN YILDIRIM 11 12 10 9,50 9 9 6,75 21 19 16,25 167,964 41 48 103 159 315
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

KATILIMLAR

49 0 BİLGE SU ÇETİNKAYA 11 13 14 9,50 5 4 4,00 3 7 1,25 21 25 14,75 162,553 42 49 106 162 319

50 0 SAMET ÖZ EMİR 11 7 33 -1,25 14 26 7,50 11 29 3,75 32 88 10,00 145,053 43 50 109 167 329

51 0 YUSUF EROL 11 12 28 5,00 9 31 1,25 8 32 0,00 29 91 6,25 126,051 44 51 110 169 334

52 0 GÜVEN BALCI 11 9 20 4,00 2 15 -1,75 1 6 -0,50 12 41 1,75

53 0 ELİF SUDE ÇAĞLAR 11 10 25 3,75 6 32 -2,00 16 57 1,75

54 1906 BURAK ÇİÇEK 11D 8 32 0,00 9 31 1,25 8 32 0,00 25 95 1,25

55 788 YASİN BÜBER 11F 8 32 0,00 7 33 -1,25 6 34 -2,50 21 99 -3,75

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat Sosyal Matematik
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat Sosyal Matematik
11 11A 11C 11D 11E 11F 11J

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

EA
11 11A 11C 11D 11E 11F



11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP DEĞİRMENCİ 11 36 3 35,25 31 3 30,25 14 2 13,50 81 8 79,00 441,069 1 1 2 3 7

2 0 DERİNNAZ CİVELEK 11 35 4 34,00 25 10 22,50 22 6 20,50 82 20 77,00 437,861 2 2 5 6 10

3 0 SEZİN SU YILDIRIM 11 32 6 30,50 30 6 28,50 14 4 13,00 76 16 72,00 411,467 3 3 9 11 16

4 0 NEHİR ÇİFTÇİ 11 36 4 35,00 30 9 27,75 10 3 9,25 76 16 72,00 408,410 4 4 10 13 18

5 0 GÜLCİHAN ATALAY 11 34 6 32,50 32 5 30,75 12 13 8,75 78 24 72,00 408,207 5 5 11 15 20

6 0 MİYASE ÇELİK 11 26 13 22,75 26 10 23,50 20 8 18,00 72 31 64,25 382,946 6 6 12 18 26

7 0 ONUR AYDOĞAN 11 29 11 26,25 27 12 24,00 12 5 10,75 68 28 61,00 363,661 7 7 17 25 34

8 0 RÜVEYDA VURAL 11 34 4 33,00 27 8 25,00 5 5 3,75 66 17 61,75 361,229 8 8 20 28 37

9 0 BÜŞRA DEMİR 11 29 8 27,00 26 10 23,50 10 2 9,50 65 20 60,00 358,470 9 9 21 30 41

10 0 ELİF ZEYNEP ALTUN 11 34 6 32,50 24 16 20,00 12 18 7,50 70 40 60,00 356,635 10 10 24 33 45

11 0 NURGÜL SARIARSLAN 11 30 9 27,75 27 9 24,75 2 11 -0,75 59 29 51,75 316,053 11 12 26 45 87

12 0 YAĞMUR AKTAŞ 11 27 10 24,50 22 11 19,25 6 3 5,25 55 24 49,00 309,076 12 13 27 47 95

13 0 BÜŞRA KÜTÜK 11 27 10 24,50 24 13 20,75 4 5 2,75 55 28 48,00 303,015 13 15 31 53 103

14 0 HÜSEYİN AKGÜN 11 27 11 24,25 21 9 18,75 3 1 2,75 51 21 45,75 293,534 14 16 32 57 112

15 0 MAKBULE RANA ERDEM 11 29 11 26,25 24 13 20,75 1 7 -0,75 54 31 46,25 292,937 15 17 33 59 115

16 0 MELİH ARDA YALÇIN 11 24 16 20,00 28 11 25,25 52 27 45,25 289,680 16 18 34 62 120

17 0 BURAK ÇELİK 11 23 9 20,75 24 8 22,00 4 10 1,50 51 27 44,25 286,514 17 19 35 65 128

18 0 ZEYNEP VARAN 11 28 8 26,00 15 13 11,75 5 1 4,75 48 22 42,50 281,173 18 20 39 71 138

19 0 GÜRŞAD CAVADZADE 11 24 12 21,00 20 14 16,50 6 6 4,50 50 32 42,00 279,208 19 21 40 73 140

20 0 EMİNE ALTEKİN 11 25 15 21,25 25 15 21,25 4 19 -0,75 54 49 41,75 274,272 20 22 41 75 147

21 0 MELEK ÇAKIROĞLU 11 28 9 25,75 19 16 15,00 47 25 40,75 270,306 21 23 44 79 158

22 0 ELİFNUR ALPSOY 11 24 16 20,00 21 6 19,50 0 1 -0,25 45 23 39,25 264,170 22 24 47 85 173

23 0 GÖRKEM IĞDIRLI 11 22 18 17,50 24 16 20,00 4 12 1,00 50 46 38,50 262,090 23 25 48 87 177

24 0 BAĞBEK UĞUR 11 24 12 21,00 22 15 18,25 0 2 -0,50 46 29 38,75 261,810 24 26 51 90 180

25 0 ARZU AZRA MARAZ 11 20 14 16,50 22 14 18,50 4 4 3,00 46 32 38,00 261,517 25 27 54 93 183

26 0 SELİN SABURLU 11 26 11 23,25 20 18 15,50 4 19 -0,75 50 48 38,00 258,312 26 28 57 96 189

27 0 ELİF HOŞAFCIOĞLU 11 17 10 14,50 17 9 14,75 8 7 6,25 42 26 35,50 253,489 27 29 58 99 198

28 0 ŞEVİN NUR BAKIR 11 28 10 25,50 10 14 6,50 6 8 4,00 44 32 36,00 253,217 28 30 61 102 201

29 0 CEMRE UYAR 11 19 10 16,50 21 9 18,75 2 5 0,75 42 24 36,00 251,419 29 32 65 107 207

30 0 SENA NUR SARI 11 24 12 21,00 16 7 14,25 0 1 -0,25 40 20 35,00 246,165 30 33 68 110 213

31 0 MERYEM ERCAN 11 24 16 20,00 17 22 11,50 2 3 1,25 43 41 32,75 237,838 31 35 71 116 221

32 0 BENGÜ CANIPEK 11 21 8 19,00 13 13 9,75 3 2 2,50 37 23 31,25 232,492 32 36 74 120 233

33 0 YAĞIZ EFE CİHAN 11 23 17 18,75 14 14 10,50 4 8 2,00 41 39 31,25 232,141 33 37 77 123 236

34 0 EFE YAVUZ 11 22 18 17,50 18 22 12,50 4 16 0,00 44 56 30,00 225,475 34 38 80 126 246

35 0 HATİCE ATEŞ 11 17 10 14,50 10 8 8,00 7 4 6,00 34 22 28,50 223,758 35 39 81 128 252

36 0 NİSA MOTCU 11 23 17 18,75 16 23 10,25 4 17 -0,25 43 57 28,75 219,932 36 40 84 131 256

37 0 SELİN İNAN 11 23 11 20,25 7 3 6,25 1 1 0,75 31 15 27,25 214,238 37 41 87 134 263

38 0 BEYZA ÇARDAK 11 20 20 15,00 17 23 11,25 0 4 -1,00 37 47 25,25 204,854 38 44 94 144 278

39 0 BERRA ÖZMEN 11 21 19 16,25 11 19 6,25 1 2 0,50 33 40 23,00 196,379 39 46 100 151 289

40 0 SILA YILMAZ 11 19 16 15,00 10 19 5,25 3 7 1,25 32 42 21,50 190,682 40 47 101 153 292

41 0 TÜRKAN YILDIRIM 11 12 10 9,50 9 9 6,75 21 19 16,25 167,964 41 48 103 159 315

42 0 BİLGE SU ÇETİNKAYA 11 13 14 9,50 5 4 4,00 3 7 1,25 21 25 14,75 162,553 42 49 106 162 319

43 0 SAMET ÖZ EMİR 11 7 33 -1,25 14 26 7,50 11 29 3,75 32 88 10,00 145,053 43 50 109 167 329

44 0 YUSUF EROL 11 12 28 5,00 9 31 1,25 8 32 0,00 29 91 6,25 126,051 44 51 110 169 334

45 0 GÜVEN BALCI 11 9 20 4,00 2 15 -1,75 1 6 -0,50 12 41 1,75

46 0 ELİF SUDE ÇAĞLAR 11 10 25 3,75 6 32 -2,00 16 57 1,75



11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

SINIF: 11

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 206 KORAYCAN ÖZTÜRK 11A 28 12 25,00 27 11 24,25 4 4 3,00 59 27 52,25 321,105 1 11 25 42 80

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat Sosyal Matematik
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 0 MELİKE ÇELİKKOL 11C 28 8 26,00 22 11 19,25 5 6 3,50 55 25 48,75 306,634 1 14 28 50 99

2 0 ELİFNAZ KARA 11C 18 13 14,75 12 12 9,00 2 2 1,50 32 27 25,25 206,711 2 43 91 140 274

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat Sosyal Matematik
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 1906 BURAK ÇİÇEK 11D 8 32 0,00 9 31 1,25 8 32 0,00 25 95 1,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat Sosyal Matematik
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



11E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 1190 ZEKİYE DEMİR 11E 24 9 21,75 17 8 15,00 0 1 -0,25 41 18 36,50 252,447 1 31 64 105 204

2 7184 HALİL BRAHİMYAŞAR 11E 25 11 22,25 14 12 11,00 1 1 0,75 40 24 34,00 242,598 2 34 69 112 215

3 648 PINAR İLAYDA ROL 11E 19 15 15,25 14 16 10,00 3 6 1,50 36 37 26,75 213,009 3 42 88 136 266

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat Sosyal Matematik
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



11F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 788 YASİN BÜBER 11F 8 32 0,00 7 33 -1,25 6 34 -2,50 21 99 -3,75

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat Sosyal Matematik
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



11J SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Toplam EA

D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 12,4 20,52 18,3 13,4 14,99 5,5 7,2 3,71 47,5 32,9 39,22 271,700

Okul Ortalaması 23,2 13,2 19,85 18,5 13,9 15,00 5,4 8,2 3,34 47,0 35,3 38,19 273,750

SINIF: 11J

KATILIMLAR

1 1494 ESMA DAŞLI 11J 18 14 14,50 16 17 11,75 0 7 -1,75 34 38 24,50 201,170 1 45 97 148 282

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat Sosyal Matematik
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

İl Ortalaması 23,54 12,63 20,38 4,87 4,58 3,73 5,84 5,34 4,51 3,03 2,10 2,51 4,86 1,40 4,51 5,82 7,49 3,95 47,96 33,54 39,59 276,390

İlçe Ortalaması 22,70 13,23 19,39 4,71 4,70 3,53 5,73 5,69 4,31 3,02 2,13 2,48 4,81 1,48 4,44 5,95 8,22 3,90 46,92 35,45 38,05 272,360

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

KATILIMLAR

1
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11A 1 28,00 12,00 25,00 6,00 5,00 4,75 10,00 3,00 9,25 4,00 3,00 3,25 7,00 0,00 7,00 4,00 4,00 3,00 59,00 27,00 52,25 321,100

2
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11 46 23,85 12,61 20,70 4,89 4,63 3,73 5,93 5,39 4,59 3,24 2,00 2,74 5,02 1,28 4,70 5,86 7,76 3,92 48,79 33,67 40,38 277,670

3
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11C 2 23,00 10,50 20,38 3,00 1,50 2,62 5,50 6,00 4,00 3,50 2,00 3,00 5,00 2,00 4,50 3,50 4,00 2,50 43,50 26,00 37,00 256,670

4
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11E 3 22,67 11,67 19,75 2,00 4,00 1,00 6,00 4,67 4,83 2,33 1,33 2,00 4,67 2,00 4,17 1,33 2,67 0,67 39,00 26,34 32,42 236,020

5
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11J 1 18,00 14,00 14,50 3,00 7,00 1,25 5,00 6,00 3,50 2,00 3,00 1,25 6,00 1,00 5,75 0,00 7,00 -1,75 34,00 38,00 24,50 201,170

6
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11D 1 8,00 32,00 0,00 2,00 11,00 -0,75 1,00 12,00 -2,00 2,00 5,00 0,75 4,00 3,00 3,25 8,00 32,00 0,00 25,00 95,00 1,25

7
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11F 1 8,00 32,00 0,00 4,00 9,00 1,75 1,00 12,00 -2,00 0,00 7,00 -1,75 2,00 5,00 0,75 6,00 34,00 -2,50 21,00 99,00 -3,75

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A (1) 11 (2) 11C (3) 11E (4) 11J (5) 11D (6) 11F (7)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-EA 55 121 183 365

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,61 12,36 20,52 4,65 4,73 3,47 5,84 5,27 4,53 2,96 2,03 2,45 4,88 1,36 4,54 5,50 7,18 3,71 47,44 32,93 39,22 271,700

İl Ortalaması 23,54 12,63 20,38 4,87 4,58 3,73 5,84 5,34 4,51 3,03 2,10 2,51 4,86 1,40 4,51 5,82 7,49 3,95 47,96 33,54 39,59 276,390

İlçe Ortalaması 22,70 13,23 19,39 4,71 4,70 3,53 5,73 5,69 4,31 3,02 2,13 2,48 4,81 1,48 4,44 5,95 8,22 3,90 46,92 35,45 38,05 272,360

Okul Ortalaması 23,15 13,20 19,85 4,58 4,73 3,40 5,80 5,58 4,40 3,11 2,15 2,57 4,98 1,42 4,63 5,39 8,22 3,34 47,01 35,30 38,19 273,750

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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11A (1) 11 (2) 11C (3) 11E (4) 11J (5) 11D (6) 11F (7)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



11. SINIF ÖTS-EA

261,517 50,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ARZU AZRA MARAZ 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 27 54 93 183 % 50,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AD DeAeeAbcdADCaDa CE AADBBbCBeCd  edEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 6 6 1 4,50 % 35

Coğrafya-1 13 7 4 2 6,00 % 46

Felsefe 7 4 2 1 3,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız Bc eCdbDBeAAe dbe ACbABECBceE AEABcCBaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız c E            B       b c Ea          B

S D Y B%

Türkçe 40 20 14 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 13 6 6 46

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 7 4 54

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 4 2 57

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 4 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 3 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

261,810 49,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BAĞBEK UĞUR 120 46 29 45 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 26 51 90 180 % 49,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADdeEcdADCBDBCCEcAdDBDAAbBBCe    deddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 6 5 2 4,75 % 37

Coğrafya-1 13 6 7 0 4,25 % 33

Felsefe 7 4 2 1 3,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DCEeeB  AedEbDadCbeBECdeaEdbAEA DCBDCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız                    a    d               

S D Y B%

Türkçe 40 24 12 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 13 6 5 46

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 13 6 7 46

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 7 4 2 57

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 2 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

232,492 63,84
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BENGÜ CANIPEK 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 36 74 120 233 % 63,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız A ADe DBAaDdAcCB B CEBd DB beB CAC  b  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 2 3 8 1,25 % 10

Coğrafya-1 13 3 5 5 1,75 % 13

Felsefe 7 3 4 0 2,00 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 1 1 4,75 % 68

Sosyal 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız    D a   bAc   be A eAB dceebCcEABdCBD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B          b                   aD  A 

S D Y B%

Türkçe 40 21 8 53

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40

S D Y B%

Tarih-1 13 2 3 15

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 3 5 23

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 7 3 4 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 2 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-EA

196,379 79,18
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BERRA ÖZMEN 120 33 40 47 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 46 100 151 289 % 79,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DaAaBcEbcAbCBcBdebBAAcBDeAbBdCACdcedDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 3 5 5 1,75 % 13

Coğrafya-1 13 4 6 3 2,50 % 19

Felsefe 7 1 4 2 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 3 4 0 2,00 % 29

Sosyal 40 11 19 10 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız   EcDdbcA c  ac deABE c Eccad c DdBaCecA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    De     b                             

S D Y B%

Türkçe 40 21 19 53

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 13 3 5 23

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 1 0

Coğrafya-1 13 4 6 31

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefe 7 1 4 14

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

204,854 76,16
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BEYZA ÇARDAK 120 37 47 36 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 44 94 144 278 % 76,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DddDeAbDBAcCcbBdCaBAcDBedbdBBCAaacAEDddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 4 9 0 1,75 % 13

Coğrafya-1 13 6 7 0 4,25 % 33

Felsefe 7 2 5 0 0,75 % 11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DeaaDBbeeecEbDaAbaABcacCcEbCcdAecaBDCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız ca a        b                           

S D Y B%

Türkçe 40 20 20 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 13 4 9 31

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 13 6 7 46

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 7 2 5 29

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 4 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

162,553 87,40
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BİLGE SU ÇETİNKAYA 120 21 25 74 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 49 106 162 319 % 87,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız D  eBA cBAcCB   C Bc cda e BBedC b dc Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 0 1 12 -0,25 % 0

Coğrafya-1 13 0 0 13 0,00 % 0

Felsefe 7 2 0 5 2,00 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 3 3 1 2,25 % 32

Sosyal 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız          e                  A A  eBa AcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   B  d          ec b a  E     B b    d  

S D Y B%

Türkçe 40 13 14 33

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 0 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 5 25

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 13 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 13 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 0 0

Felsefe 7 2 0 29

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 7 8

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 3 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 3 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-EA

286,514 35,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BURAK ÇELİK 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 19 35 65 128 % 35,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADbDCADBA cdAcCB B  EBAADBB eB CAaa  dDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 3 2 7,25 % 56

Coğrafya-1 13 9 4 0 8,00 % 62

Felsefe 7 3 1 3 2,75 % 39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 4 0 3 4,00 % 57

Sosyal 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız Bc eCEDDBbAA eEdDDbCeABECB D  eEA  CB CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız e  d  b  Aa  c  d e  b E Dc E  a        

S D Y B%

Türkçe 40 23 9 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

S D Y B%

Tarih-1 13 8 3 62

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 9 4 69

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 3 1 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 10 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 3 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

358,470 11,23
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BÜŞRA DEMİR 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 21 30 41 % 11,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCcDBAEcBADCBDBd bBAADBDbAABdCA  DAEDeAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 7 3 3 6,25 % 48

Coğrafya-1 13 8 5 0 6,75 % 52

Felsefe 7 5 1 1 4,75 % 68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız eCEeDBCAAb   DaACDdBECceEba AEADDaBDCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  B  A eEB D b A    E           CDE      

S D Y B%

Türkçe 40 29 8 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 13 7 3 54

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 13 8 5 62

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 7 5 1 71

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 10 2 25

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

303,015 28,22
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BÜŞRA KÜTÜK 120 55 28 37 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 15 31 53 103 % 28,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADC DBAEDBAaCBeBdC BAADdBbCBAdACec dDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 4 1 7,00 % 54

Coğrafya-1 13 5 6 2 3,50 % 27

Felsefe 7 4 3 0 3,25 % 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız Bd DbEDDdbAAD E eacCaABdbBeeECbEABACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız   EB    Ad cc                     bDd   

S D Y B%

Türkçe 40 27 10 68

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 13 8 4 62

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 5 6 38

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 4 3 57

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 5 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 2 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 1 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

251,419 56,71
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
CEMRE UYAR 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 32 65 107 207 % 56,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız eCbDedEeBADCBD  acBAdDBDA ABB     c D  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 2 3 7,50 % 58

Coğrafya-1 13 5 6 2 3,50 % 27

Felsefe 7 3 0 4 3,00 % 43

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 1 1 4,75 % 68

Sosyal 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DCEDcBCAc B  eDAaaeecCBC  E A A   BDCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    a    ca         E D       ae         

S D Y B%

Türkçe 40 19 10 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 1 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

Yazım Kuralları 3 1 0 33

S D Y B%

Tarih-1 13 8 2 62

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 13 5 6 38

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 0 33

Felsefe 7 3 0 43

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 5 5

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

437,861 2,74
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
DERİNNAZ CİVELEK 120 82 20 18 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 5 6 10 % 2,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEaBADCBeB eEBAADBDAAbBBCACBDAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 3 5 5 1,75 % 13

Coğrafya-1 13 10 3 0 9,25 % 71

Felsefe 7 5 2 0 4,50 % 64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DebaDc  Ac   DDACbeBECBCbEECcEAaDCBDCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     AbbEBBDBC AEAD EADd dBee EBC EAA   C

S D Y B%

Türkçe 40 35 4 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 13 3 5 23

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 13 10 3 77

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 7 5 2 71

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 22 6 55

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 2 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

225,475 67,40
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
EFE YAVUZ 120 44 56 20 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 38 80 126 246 % 67,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAbDBAcCBeBdCbBAbDBeeCddacedabbDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 7 6 0 5,50 % 42

Coğrafya-1 13 1 12 0 -2,00 % 0

Felsefe 7 3 4 0 2,00 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 18 22 0 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız BcDDecbDBeAAeeabeDdeeeabdcebEbcEABACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız a  c  b  e   d a  cb D EA B d cae b c da

S D Y B%

Türkçe 40 22 18 55

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 13 7 6 54

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 1 12 8

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 7 3 4 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 16 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 2 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 2 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-EA

253,489 54,25
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİF HOŞAFCIOĞLU 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 29 58 99 198 % 54,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız D  DBAb BADC e  CEB eD aA dBBCe e eEb  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 2 4 7 1,00 % 8

Coğrafya-1 13 5 4 4 4,00 % 31

Felsefe 7 4 0 3 4,00 % 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız D  e eb Aa   e  bDABEb  EdE AEA  CBDCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A DEc   bb     c D  EcAc  BC   b    

S D Y B%

Türkçe 40 17 10 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 0 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 2 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 13 2 4 15

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 13 5 4 38

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Felsefe 7 4 0 57

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 7 20

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 3 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 2 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-EA

0,000 93,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİF SUDE ÇAĞLAR 120 16 57 47 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 52 113 173 340 % 93,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 10 25 5 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCceaAbedd Cdca dEc deBaedcecCA accEc Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 0 13 0 -3,25 % 0

Coğrafya-1 13 2 10 1 -0,50 % 0

Felsefe 7 2 4 1 1,00 % 14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 2 5 0 0,75 % 11

Sosyal 40 6 32 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız edbaccddcedcceeAeceddCd aac ecAeDCcabAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 10 25 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 6 25

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 13 0 13 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 13 2 10 15

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Felsefe 7 2 4 29

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-EA

356,635 12,33
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİF ZEYNEP ALTUN 120 70 40 10 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 24 33 45 % 12,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız eDADCADeAEDBAaCBDBCCEBAADBBACBACACeaAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 5 8 0 3,00 % 23

Coğrafya-1 13 7 6 0 5,50 % 42

Felsefe 7 5 2 0 4,50 % 64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız BdcDeEeDceAbcdEEDDebeeBdCBaDEeAEABACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ccEBB aeAdcc aDcbbA  D EbadEa  acCCc  A 

S D Y B%

Türkçe 40 34 6 85

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 13 5 8 38

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 7 6 54

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 5 2 71

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 18 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 3 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 3 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-EA

264,170 47,40
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİFNUR ALPSOY 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 24 47 85 173 % 47,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız eDADCADBAcDBdDCBeBdabBAcDdBbCaACAbaaAdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 3 2 8 2,50 % 19

Coğrafya-1 13 7 4 2 6,00 % 46

Felsefe 7 5 0 2 5,00 % 71

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 0 1 6,00 % 86

Sosyal 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız    D  cbB  A aEED bCaABcC D E AEAB CBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  a                                      

S D Y B%

Türkçe 40 24 16 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

S D Y B%

Tarih-1 13 3 2 23

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 7 4 54

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 7 5 0 71

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 0 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

274,272 40,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
EMİNE ALTEKİN 120 54 49 17 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 22 41 75 147 % 40,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCbDBAEcdADCceBCCEBAAcBDAAbBBCdaacAdcaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 5 0 6,75 % 52

Coğrafya-1 13 7 6 0 5,50 % 42

Felsefe 7 4 3 0 3,25 % 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DCEbDBbeADBbeeacCaABaCBCdEcacEADDbBDCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 19 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız cc aA  E e   e d e E ad Ea e ceba eca  e

S D Y B%

Türkçe 40 25 15 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 13 8 5 62

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 13 7 6 54

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 7 4 3 57

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 19 10

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 2 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 4 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-EA

262,090 48,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
GÖRKEM IĞDIRLI 120 50 46 24 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 25 48 87 177 % 48,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız aCADdAEcBecCBDBdeEBcAeeDdAAeBbbaeDAEcBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 5 0 6,75 % 52

Coğrafya-1 13 7 6 0 5,50 % 42

Felsefe 7 4 3 0 3,25 % 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız bCEDDBCdbDBbeeaACDeBcCBaEacCAEAaeeBDCABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız caBaAdbaBdb    b    bD    c    b        

S D Y B%

Türkçe 40 22 18 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 13 8 5 62

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 13 7 6 54

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 7 4 3 57

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 12 10

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 3 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 1 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

408,207 5,48
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
GÜLCİHAN ATALAY 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 11 15 20 % 5,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBbEbBADCBDBCCEBAADBBACBAdACaaAEDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 9 1 3 8,75 % 67

Coğrafya-1 13 10 3 0 9,25 % 71

Felsefe 7 6 1 0 5,75 % 82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız  E DCEDDB AAcCEEDaACceBECBaDECAEABACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız c Eac a A caB baC  E   E D  d d eaCDEAeB

S D Y B%

Türkçe 40 34 6 85

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 13 9 1 69

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 0 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 10 3 77

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 6 1 86

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 13 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 4 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 3 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 2 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-EA

279,208 38,36
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
GÜRŞAD CAVADZADE 120 50 32 38 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 21 40 73 140 % 38,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdaCADBAbDdADC*DB aEB ADBBeCBAdd  DbEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 7 4 2 6,00 % 46

Coğrafya-1 13 8 5 0 6,75 % 52

Felsefe 7 1 3 3 0,25 % 4

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 4 2 1 3,50 % 50

Sosyal 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız Bb DCEDDB dbaecEDDcdcABECBaD  b bcdCBDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  a B   B      bBa  E   E Dd d      a    

S D Y B%

Türkçe 40 24 12 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

S D Y B%

Tarih-1 13 7 4 54

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 8 5 62

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 1 3 14

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 6 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-EA

0,000 93,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
GÜVEN BALCI 120 12 41 67 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 52 113 173 340 % 93,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 9 20 11 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız Db ce EDd cCd aeCEaA Dea  dedCb  c dca b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 0 7 6 -1,75 % 0

Coğrafya-1 13 1 6 6 -0,50 % 0

Felsefe 7 0 0 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 1 2 4 0,50 % 7

Sosyal 40 2 15 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız e cb cded    Da  ee a a  c          b cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız c   d    d  a  b  eE                    

S D Y B%

Türkçe 40 9 20 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 2 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 4 25

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

Yazım Kuralları 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 13 0 7 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 6 8

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Felsefe 7 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 6 3

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

223,758 69,04
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HATİCE ATEŞ 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 39 81 128 252 % 69,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADCAaBbacBA C  B CEBA cB  Cd C     dce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 6 2 5 5,50 % 42

Coğrafya-1 13 4 5 4 2,75 % 21

Felsefe 7 0 1 6 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 0 0 7 0,00 % 0

Sosyal 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız    DCEeDB cA Cc aDbC A cb  a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız e       A cEe D CeAE          A         

S D Y B%

Türkçe 40 17 10 43

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 3 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 13 6 2 46

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 4 5 31

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 7 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 7 4 18

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 4 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

293,534 30,68
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HÜSEYİN AKGÜN 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 16 32 57 112 % 30,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız eDdDCcDBAb BADCBDB CbdAAeBBACBdCACeaAEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 5 5 3 3,75 % 29

Coğrafya-1 13 3 3 7 2,25 % 17

Felsefe 7 6 1 0 5,75 % 82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız Bb DeEebBd A CaEea    B   aDECAEABACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız                 C      E D  d           

S D Y B%

Türkçe 40 27 11 68

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 13 5 5 38

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 3 3 23

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 7 6 1 86

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 1 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

292,937 31,51
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MAKBULE RANA ERDEM 120 54 31 35 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 17 33 59 115 % 31,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DdADBAEDBAeCBaBaCdBbAeBDAAABBCACaDddDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 2 3 7,50 % 58

Coğrafya-1 13 6 7 0 4,25 % 33

Felsefe 7 3 4 0 2,00 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DCEDDBb AbB  DaddeABEbBdaEECbEbaaCBDCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   c e     c  b               E aa  b    

S D Y B%

Türkçe 40 29 11 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 13 8 2 62

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 13 6 7 46

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 7 3 4 43

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 7 3

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 3 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-EA

270,306 43,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MELEK ÇAKIROĞLU 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 23 44 79 158 % 43,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCdDBAEcBADCBDBaCbBAADBBACBAdd   bdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 5 7 1 3,25 % 25

Coğrafya-1 13 7 6 0 5,50 % 42

Felsefe 7 2 3 2 1,25 % 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 0 2 5,00 % 71

Sosyal 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız BabeeEceB cADedEeaAbeABECB ed cEAB CB CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 28 9 70

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 13 5 7 38

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 7 6 54

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 2 3 29

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-EA

289,680 32,88
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MELİH ARDA YALÇIN 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 18 34 62 120 % 32,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADCADeAdcBADCBDBdCEBAAcBBbeddCAaaabdeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 4 1 7,00 % 54

Coğrafya-1 13 12 1 0 11,75 % 90

Felsefe 7 3 4 0 2,00 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız BE DCEDDBdebeCEEDDAdDABECBaDbbcEABcbBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 24 16 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 13 8 4 62

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 2 0 67

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 12 1 92

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 3 4 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-EA

237,838 60,55
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MERYEM ERCAN 120 43 41 36 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 35 71 116 221 % 60,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AacDCAeBAcDBADCBeBaCEBAAcdBACBAadadDddcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 2 10 1 -0,50 % 0

Coğrafya-1 13 6 7 0 4,25 % 33

Felsefe 7 3 4 0 2,00 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 17 22 1 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız B ebedDbcdddeCEEDDdaacBadcaedCcEABdCBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız         A     a  eA              d      

S D Y B%

Türkçe 40 24 16 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 13 2 10 15

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 6 7 46

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 7 3 4 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 3 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 2 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 1 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

382,946 7,12
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MİYASE ÇELİK 120 72 31 17 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 12 18 26 % 7,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBbEeBAcCBDBbCEBA eBBACdbdddaDeEDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 9 2 2 8,50 % 65

Coğrafya-1 13 8 5 0 6,75 % 52

Felsefe 7 2 3 2 1,25 % 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız BEcDCE DB AAcCadDDbCeABEbBae  AEbBACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız eB B   BA DEa DadbA    a DBEaBAE aCDEAAB

S D Y B%

Türkçe 40 26 13 65

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 2 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

S D Y B%

Tarih-1 13 9 2 69

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 8 5 62

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 2 3 29

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 20 8 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 3 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-EA

408,410 4,93
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NEHİR ÇİFTÇİ 120 76 16 28 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 10 13 18 % 4,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDBeCEBAAeBDAAbBBCACdDAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 9 3 1 8,25 % 63

Coğrafya-1 13 9 4 0 8,00 % 62

Felsefe 7 6 1 0 5,75 % 82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DCEeDBdAADBa DacCDABECBCddECAEAaDCBDCABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  B bA DE           E D  E  e  BCDc      

S D Y B%

Türkçe 40 36 4 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 13 9 3 69

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 13 9 4 69

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 7 6 1 86

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 10 3 25

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 1 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 0 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

219,932 70,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NİSA MOTCU 120 43 57 20 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 40 84 131 256 % 70,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AacDCADeeceBAeCBDBeabBAdDBBcCBdCACBeAdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 4 8 1 2,00 % 15

Coğrafya-1 13 3 10 0 0,50 % 4

Felsefe 7 4 3 0 3,25 % 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 16 23 1 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız  EaDebaeBbAccbaEDaceaeBcbcccECcEABACBaeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 17 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız caaaBBbcdcecaBbaaaeEc                   

S D Y B%

Türkçe 40 23 17 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 13 4 8 31

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 3 10 23

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 7 4 3 57

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 17 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 8 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 2 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

316,053 23,84
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NURGÜL SARIARSLAN 120 59 29 32 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 26 45 87 % 23,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DdADBAabBADCBDB aaBAADBDAAbBBCACaaAEDaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 6 6 1 4,50 % 35

Coğrafya-1 13 10 3 0 9,25 % 71

Felsefe 7 4 0 3 4,00 % 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DeEcbBbdADBd DDcCDABECBeaE  AEA DCBDCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız Bda b cc c  d    eB  a        ab        

S D Y B%

Türkçe 40 30 9 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 13 6 6 46

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 13 10 3 77

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 7 4 0 57

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 11 5

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 3 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

363,661 9,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ONUR AYDOĞAN 120 68 28 24 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 17 25 34 % 9,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeaCADBAEDBeDCBDBaCbBAAeBBbeBACACdDddDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 4 1 7,00 % 54

Coğrafya-1 13 8 5 0 6,75 % 52

Felsefe 7 5 2 0 4,50 % 64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız Bc eCEDDBbcADdaEDabCDABaCBaDECdEABAeBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız a       AAbEa D CCA    a    b A  CCDE   

S D Y B%

Türkçe 40 29 11 73

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 13 8 4 62

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 8 5 62

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 5 2 71

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 5 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 2 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

361,229 10,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
RÜVEYDA VURAL 120 66 17 37 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 20 28 37 % 10,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAEDBADCBDB CEBAAcBBACBACA aaAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 7 3 3 6,25 % 48

Coğrafya-1 13 9 4 0 8,00 % 62

Felsefe 7 4 1 2 3,75 % 54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız Bc DeEDDBb A CEdDccCeABECBaDE  EABACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B  a         C  a   E c  d    CaD    

S D Y B%

Türkçe 40 34 4 85

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

S D Y B%

Tarih-1 13 7 3 54

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 9 4 69

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 4 1 57

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 5 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 2 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

145,053 90,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SAMET ÖZ EMİR 120 32 88 0 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 50 109 167 329 % 90,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız eDecaAcBedDeAeeaaebacaAdbdeebeddcacccbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 6 7 0 4,25 % 33

Coğrafya-1 13 4 9 0 1,75 % 13

Felsefe 7 3 4 0 2,00 % 29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 1 6 0 -0,50 % 0

Sosyal 40 14 26 0 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız BEcDebeDBdcdDeEdDeeaaAdaCaaDdbAcAebaecCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız BdcBaaDBebDcdcacdadbAcBEAaeabBecceaDbbca

S D Y B%

Türkçe 40 7 33 18

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 1 7 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 0 2 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 13 6 7 46

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 4 9 31

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 7 3 4 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 11 29 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 6 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 4 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 5 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 3 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-EA

214,238 72,05
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SELİN İNAN 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 41 87 134 263 % 72,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAEcBAcCBDBdaEd ADBaAAcBB c    dDBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 1 2 10 0,50 % 4

Coğrafya-1 13 2 0 11 2,00 % 15

Felsefe 7 1 0 6 1,00 % 14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 3 1 3 2,75 % 39

Sosyal 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız   aD a                  EE  A      DCAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız                               B    d    

S D Y B%

Türkçe 40 23 11 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 1 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 13 1 2 8

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 0 15

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefe 7 1 0 14

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 1 3

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-EA

258,312 51,78
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SELİN SABURLU 120 50 48 22 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 28 57 96 189 % 51,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAbDeADCBDB aEBAAeBDAAbBdCA e eEeBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 2 10 1 -0,50 % 0

Coğrafya-1 13 6 6 1 4,50 % 35

Felsefe 7 7 0 0 7,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız ab DDadebcdbaDcACeeBbbc EEECAEADDeBDCAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 19 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız dd ee  acabc Ceb   E c Ebe c c C cdb    

S D Y B%

Türkçe 40 26 11 65

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 13 2 10 15

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 3 0

Coğrafya-1 13 6 6 46

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefe 7 7 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 19 10

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 6 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-EA

246,165 58,36
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SENA NUR SARI 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 33 68 110 213 % 58,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCcDeAEcdADCBeBdCEBAbcdBACdAd    cEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 1 0 12 1,00 % 8

Coğrafya-1 13 4 7 2 2,25 % 17

Felsefe 7 4 0 3 4,00 % 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız    D          ddaa CeABcdB D  AEABACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız                        c                

S D Y B%

Türkçe 40 24 12 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 13 1 0 8

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 7 31

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 4 0 57

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 1 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

253,217 55,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ŞEVİN NUR BAKIR 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 30 61 102 201 % 55,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADeAdcdADCcDB CEBAceBBACBAdA aDAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 2 5 6 0,75 % 6

Coğrafya-1 13 4 8 1 2,00 % 15

Felsefe 7 2 1 4 1,75 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 2 0 5 2,00 % 29

Sosyal 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız     edeDB  ce adDecbceBcCB    AEcB    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız cc d  a A bE     b     E D aE    C  c   

S D Y B%

Türkçe 40 28 10 70

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 13 2 5 15

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 8 31

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 2 1 29

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 8 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 3 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

411,467 4,38
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SEZİN SU YILDIRIM 120 76 16 28 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 9 11 16 % 4,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADB EeBADCBDB CEBAAcBDAdABBbACBDAdcBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 8 2 3 7,50 % 58

Coğrafya-1 13 12 1 0 11,75 % 90

Felsefe 7 5 2 0 4,50 % 64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 1 1 4,75 % 68

Sosyal 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DCEeDB AA Bd DDAaDABECBCEEECAEceDCBDCdB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B   A bEBaD C AE   E D  d A   BCb  A    

S D Y B%

Türkçe 40 32 6 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 13 8 2 62

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

Coğrafya-1 13 12 1 92

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Felsefe 7 5 2 71

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 3 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 14 4 35

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-EA

190,682 80,00
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SILA YILMAZ 120 32 42 46 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 47 101 153 292 % 80,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DaAeBAEedA CcDB abBAcDeaA bBeCAC  baDaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 0 7 6 -1,75 % 0

Coğrafya-1 13 3 7 3 1,25 % 10

Felsefe 7 2 3 2 1,25 % 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 10 19 11 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız  dce dd ce   eaAebcdEC   d dAEbe CBDCAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız             b  d   E D  a   a ebDa      

S D Y B%

Türkçe 40 19 16 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 4 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 13 0 7 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 13 3 7 23

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Felsefe 7 2 3 29

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 7 8

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 2 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

167,964 86,30
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
TÜRKAN YILDIRIM 120 21 19 80 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 48 103 159 315 % 86,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AacDCAD AcDBA CBea a    eB     e     de 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 0 0 13 0,00 % 0

Coğrafya-1 13 5 6 2 3,50 % 27

Felsefe 7 0 0 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 4 3 0 3,25 % 46

Sosyal 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız              CddeD b eBEdB       cAdBDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 12 10 30

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 1 3 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 13 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 5 6 38

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

232,141 64,66
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YAĞIZ EFE CİHAN 120 41 39 40 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 37 77 123 236 % 64,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeDadDBcabdADCaeBdCEBAdDdBACBdCACaaAdDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 4 4 5 3,00 % 23

Coğrafya-1 13 6 7 0 4,25 % 33

Felsefe 7 0 0 7 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 4 3 0 3,25 % 46

Sosyal 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız aEb  d   bAADCEEeacdbABcaB       cACBaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız aecBdaecA        C       e       C      

S D Y B%

Türkçe 40 23 17 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 13 4 4 31

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 6 7 46

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 8 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 1 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

309,076 26,03
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YAĞMUR AKTAŞ 120 55 24 41 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 27 47 95 % 26,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaeeCADeAEDBAbCBDB CEBAdDBB CBebAC DbEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 4 4 5 3,00 % 23

Coğrafya-1 13 7 4 2 6,00 % 46

Felsefe 7 5 2 0 4,50 % 64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız BEaDeE e d   aEED A cAcbCBaDEbAEAcACBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B                   E D  dB    CecA  

S D Y B%

Türkçe 40 27 10 68

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 13 4 4 31

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 7 4 54

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 5 2 71

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 3 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-EA

126,051 91,51
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YUSUF EROL 120 29 91 0 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 51 110 169 334 % 91,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 12 28 0 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız caeDbbDecbDceadBbcdeEcdcaaabbdACeCBDcEaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 4 9 0 1,75 % 13

Coğrafya-1 13 1 12 0 -2,00 % 0

Felsefe 7 1 6 0 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 3 4 0 2,00 % 29

Sosyal 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız BcDDeabDcbdbcebcacebbdaEbccebacEcBcdBaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız aecdBeacAbcEdeDddbcEecddbaBbdaAceeebaeeB

S D Y B%

Türkçe 40 12 28 30

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 0 8 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 0 2 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 13 4 9 31

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 2 1 67

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 1 12 8

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 7 1 6 14

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 32 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 5 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 7 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 3 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-EA

441,069 1,92
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ZEYNEP DEĞİRMENCİ 120 81 8 31 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 2 3 7 % 1,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBbEDBADCBDB CEBAADBBACBACAeeDAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 9 2 2 8,50 % 65

Coğrafya-1 13 13 0 0 13,00 % 100

Felsefe 7 4 0 3 4,00 % 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 1 1 4,75 % 68

Sosyal 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız Bb DCEeDBCA DCEEDDACDABECB D  AEAB CBaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız e  BB   A  EB D C AE   E    dBA   CD    

S D Y B%

Türkçe 40 36 3 90

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Tarih-1 13 9 2 69

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 1 33

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 2 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 13 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 4 0 57

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 14 2 35

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

281,173 37,81
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ZEYNEP VARAN 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 20 39 71 138 % 37,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAE BADCBDBaaEBAAcdBbCB CACe A ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 3 4 6 2,00 % 15

Coğrafya-1 13 3 6 4 1,50 % 12

Felsefe 7 3 3 1 2,25 % 32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 0 1 6,00 % 86

Sosyal 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız    DbEDba b   a e cCeeB bBe EbcEAB CBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız e       A  E                      CDE   

S D Y B%

Türkçe 40 28 8 70

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Tarih-1 13 3 4 23

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 3 6 23

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 3 3 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 1 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

321,105 21,92
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11A  -  206
KORAYCAN ÖZTÜRK 120 59 27 34 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 25 42 80 % 21,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCAaBAEDdAcCBDadeaBAADBDAAbBBeACaDAEDaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 6 5 2 4,75 % 37

Coğrafya-1 13 10 3 0 9,25 % 71

Felsefe 7 4 3 0 3,25 % 46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 7 0 0 7,00 % 100

Sosyal 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DCEbbBbeAbB  DDACeABECBeaEEbcEADeCBDCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız                              b CDdAb c C

S D Y B%

Türkçe 40 28 12 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 13 6 5 46

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 2 0 100

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 13 10 3 77

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 2 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 7 4 3 57

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 4 10

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-EA

206,711 75,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11C  -  0
ELİFNAZ KARA 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 43 91 140 274 % 75,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADbaCcbBcbDBADCBDB eEBcdDBBbeB a      b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 1 0 12 1,00 % 8

Coğrafya-1 13 4 7 2 2,25 % 17

Felsefe 7 3 2 2 2,50 % 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 4 3 0 3,25 % 46

Sosyal 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız         B    eEEeac bAca B c bAEABdeBaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız                        Ed   E     e     

S D Y B%

Türkçe 40 18 13 45

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 13 1 0 8

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 7 31

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 3 2 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 1 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 0 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

306,634 27,12
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11C  -  0
MELİKE ÇELİKKOL 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 28 50 99 % 27,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAb BAcCBeB acBAADBDAAbBBCA BDAdcB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 5 3 5 4,25 % 33

Coğrafya-1 13 7 5 1 5,75 % 44

Felsefe 7 4 2 1 3,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız D bbDB  cD E DadCeeBEeB EEbCAEA eCBDCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız c  D               a D  Ec    Ba a A   b

S D Y B%

Türkçe 40 28 8 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

Yazım Kuralları 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 13 5 3 38

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 0 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 0 33

Coğrafya-1 13 7 5 54

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 2 0 67

Felsefe 7 4 2 57

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 6 13

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 3 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-EA

0,000 93,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11D  -  1906
BURAK ÇİÇEK 120 25 95 0 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 52 113 173 340 % 93,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız bdbeBdceadbdeacbdEacbDeaceAceCbdBeAdcBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 2 11 0 -0,75 % 0

Coğrafya-1 13 1 12 0 -2,00 % 0

Felsefe 7 2 5 0 0,75 % 11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 4 3 0 3,25 % 46

Sosyal 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız cbdbDeabdeBdaeceabdcEbadcbEdbdAcedBDCeBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız cBdeAcbbdebdaCebdaBEAcdbEaceaceacEbdeacb

S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 0 2 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 6 25

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 13 2 11 15

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 2 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 13 1 12 8

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 7 2 5 29

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 2 33

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 32 20

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 5 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 6 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 5 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 3 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-EA

242,598 58,90
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11E  -  7184
HALİL BRAHİMYAŞAR 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 69 112 215 % 58,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCeDeAE BADCBeB dEdAcDBaAAABBCdCaDA D dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 3 4 6 2,00 % 15

Coğrafya-1 13 6 4 3 5,00 % 38

Felsefe 7 0 2 5 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız D dbDa  Ac   DadC ABE  eaE  c c  eBaCABA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız                    a D                  

S D Y B%

Türkçe 40 25 11 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 13 3 4 23

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

Coğrafya-1 13 6 4 46

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 7 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 1 3

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 1 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

213,009 72,88
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11E  -  648
PINAR İLAYDA ROL 120 36 37 47 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 42 88 136 266 % 72,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADabDeb DBA CBa  bEB  cdBAeBcdACdDAEcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 2 6 5 0,50 % 4

Coğrafya-1 13 4 6 3 2,50 % 19

Felsefe 7 3 2 2 2,50 % 36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 5 2 0 4,50 % 64

Sosyal 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız   bceEc B e b aEe cdeABE ab ECc AcAbBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  B  d   c  a  c  eA  a   D              

S D Y B%

Türkçe 40 19 15 48

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 4 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Tarih-1 13 2 6 15

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 4 6 31

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 1 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 7 3 2 43

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 2 1 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 6 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 4 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

252,447 55,89
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11E  -  1190
ZEKİYE DEMİR 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 64 105 204 % 55,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCbeeAEDBAcCBDB CEBAdDBBAeB a     dDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 1 2 10 0,50 % 4

Coğrafya-1 13 8 4 1 7,00 % 54

Felsefe 7 4 0 3 4,00 % 57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 4 2 1 3,50 % 50

Sosyal 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız        ba  A CddDDA eABcCB D  AEAc eBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız                             d           

S D Y B%

Türkçe 40 24 9 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 13 1 2 8

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 8 4 62

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 1 2 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 1 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 4 0 57

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 1 0 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 1 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-EA

0,000 93,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11F  -  788
YASİN BÜBER 120 21 99 0 -3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 52 113 173 340 % 93,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız bCdDacdbecbeBaddeddcbaebcAAdBCbdaDdbecdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 4 9 0 1,75 % 13

Coğrafya-1 13 1 12 0 -2,00 % 0

Felsefe 7 0 7 0 -1,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 2 5 0 0,75 % 11

Sosyal 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DCEDDBCAADBEDDDACDABECBCEEECAEADDCBDCABA

Cevaplarınız DeaDaabebDedDaebacccdaBedbcbdaebbdcaCbBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BdabdAebdcaebdAdAeccbecaEdbcaddebacbBacd

S D Y B%

Türkçe 40 8 32 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 0 4 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

Yazım Kuralları 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 13 4 9 31

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 1 2 33

Coğrafya-1 13 1 12 8

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 2 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 7 0 7 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 3 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 34 15

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 7 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 5 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 4 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-EA

201,170 77,26
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11J  -  1494
ESMA DAŞLI 120 34 38 48 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 45 97 148 282 % 77,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 55 121 183 365

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaccC aeAE BA CcDB  EBAdcdBACBddA   ddDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 13 3 7 3 1,25 % 10

Coğrafya-1 13 5 6 2 3,50 % 27

Felsefe 7 2 3 2 1,25 % 18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 7 6 1 0 5,75 % 82

Sosyal 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEDDCEDDBCAADCEEDDACDABECBDDECAEABACBDCA

Cevaplarınız  c DddeaaC AeeddD b aeBECBeb  cEABdCBDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız c             b bb     c c c            

S D Y B%

Türkçe 40 18 14 45

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 0 3 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

S D Y B%

Tarih-1 13 3 7 23

Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 3 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0

Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 2 1 1 50

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 5 6 38

Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 3 0 3 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 2 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 7 2 3 29

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 3 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 7 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 3 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 2 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
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