
OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

KATILIMLAR

1 0 MERVE KAVAKLI 11 40 0 40,00 37 1 36,75 14 0 14,00 11 1 10,75 13 0 13,00 115 2 114,50 607,837 1

2 0 EDA DENKİZ 11 36 3 35,25 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 113 6 111,50 595,326 3

3 0 FATİH MÜMTAZER 11 36 3 35,25 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 113 6 111,50 595,326 3

4 0 CEREN ASLAN 11 36 3 35,25 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 113 6 111,50 595,326 3

5 0 ZEYNEP ER 11 36 3 35,25 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 113 6 111,50 595,326 3

6 0 NAZLI KESKİN 11 35 4 34,00 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 112 7 110,25 589,985 11

7 0 GÖRKEM SOLAK 11 38 1 37,75 37 3 36,25 14 0 14,00 11 2 10,50 12 1 11,75 112 7 110,25 589,731 13

8 0 BAKİ SANCAK 11 37 3 36,25 36 3 35,25 12 1 11,75 13 0 13,00 10 2 9,50 108 9 105,75 570,299 15

9 0 DENİZ GÖK 11 34 6 32,50 36 4 35,00 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 107 13 103,75 560,925 17

10 0 UMUT TAŞCI 11 33 6 31,50 36 4 35,00 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 106 13 102,75 556,652 19

11 0 HARUN ENGİNOVA 11 33 6 31,50 36 4 35,00 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 106 13 102,75 556,652 19

12 0 EMİR BENLİ 11 34 5 32,75 35 5 33,75 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 106 13 102,75 555,621 23

13 0 KEMAL POLAT 11 32 8 30,00 39 1 38,75 13 1 12,75 13 0 13,00 8 4 7,00 105 14 101,50 555,493 25

14 0 ABDULLAH KAZAK 11 32 8 30,00 39 1 38,75 13 1 12,75 13 0 13,00 8 4 7,00 105 14 101,50 555,493 25

15 0 CANAN TAŞ 11 36 3 35,25 33 7 31,25 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 106 13 102,75 553,558 29

16 0 SERRA İREM TAŞDEMİR 11 35 3 34,25 36 0 36,00 10 4 9,00 5 6 3,50 11 0 11,00 97 13 93,75 522,985 34

17 0 SUDENAZ ALMAS 11 36 3 35,25 36 1 35,75 8 5 6,75 9 3 8,25 6 1 5,75 95 13 91,75 515,088 37

18 0 MERVE CAN 11 35 5 33,75 31 0 31,00 9 3 8,25 11 2 10,50 9 2 8,50 95 12 92,00 510,216 40

19 0 BARAN SERTTÜRK 11 32 5 30,75 35 1 34,75 11 2 10,50 10 1 9,75 5 2 4,50 93 11 90,25 506,610 42

20 0 BURAK ŞEN 11 35 5 33,75 33 3 32,25 6 5 4,75 9 3 8,25 8 1 7,75 91 17 86,75 490,836 46

21 0 HİLAL KARAL 11 32 5 30,75 30 1 29,75 6 5 4,75 11 2 10,50 7 3 6,25 86 16 82,00 468,243 62

22 1501 ENES ÖZDEMİR 11 34 4 33,00 24 4 23,00 11 2 10,50 6 1 5,75 8 1 7,75 83 12 80,00 453,351 79

23 0 HASAN HÜSEYİN TEKE 11 23 8 21,00 36 2 35,50 12 2 11,50 6 1 5,75 2 5 0,75 79 18 74,50 442,028 92

24 0 ALİ YUSUF ERGİN 11 34 6 32,50 26 6 24,50 7 4 6,00 10 3 9,25 6 6 4,50 83 25 76,75 442,023 94

25 0 İBRAHİM BAYAR 11 31 8 29,00 31 5 29,75 10 2 9,50 6 5 4,75 4 7 2,25 82 27 75,25 440,956 96

26 0 ELİF ALTUN 11 25 5 23,75 34 2 33,50 6 4 5,00 8 3 7,25 4 5 2,75 77 19 72,25 431,697 105

27 0 ÖMER KOLAYCA 11 32 8 30,00 32 2 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 3 3,25 74 16 70,00 422,454 115

28 0 YAHYA YILMAZ AYDIN 11D 32 7 30,25 28 5 26,75 7 7 5,25 8 5 6,75 3 6 1,50 78 30 70,50 419,117 118

29 0 AYŞE ZEYNEP ÇOLAK 11 37 3 36,25 24 6 22,50 3 3 2,25 5 5 3,75 6 2 5,50 75 19 70,25 415,164 128
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KATILIMLAR

30 0 BARIŞ Ö *ERDİVENLİ 11 38 2 37,50 21 9 18,75 9 5 7,75 5 6 3,50 4 6 2,50 77 28 70,00 410,303 135

31 0 AYÇA BOLAT 11 35 4 34,00 26 2 25,50 6 6 4,50 2 2 1,50 3 3 2,25 72 17 67,75 407,968 140

32 0 BERRA POLAT 11 32 6 30,50 23 9 20,75 8 4 7,00 6 7 4,25 7 5 5,75 76 31 68,25 403,464 147

33 0 TÜRKER TÜRK 11 31 9 28,75 28 4 27,00 4 6 2,50 5 6 3,50 6 5 4,75 74 30 66,50 403,086 149

34 0 RÜVEYDA SEMA GÜRLER11 33 6 31,50 27 3 26,25 2 6 0,50 3 2 2,50 6 4 5,00 71 21 65,75 400,118 153

35 0 KADIR KAAN ZORLU 11 33 3 32,25 20 7 18,25 4 4 3,00 6 1 5,75 8 1 7,75 71 16 67,00 396,216 160

36 0 İBRAHİM ENES BİLİCİ 11 27 12 24,00 26 4 25,00 5 5 3,75 8 2 7,50 5 5 3,75 71 28 64,00 389,432 173

37 0 ALEYNA SARIKAYA 11 31 9 28,75 23 5 21,75 7 4 6,00 4 3 3,25 5 2 4,50 70 23 64,25 388,208 177

38 9065 AHMED SADIK TİTİZ 11C 31 7 29,25 26 2 25,50 5 4 4,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 67 16 63,00 387,671 179

39 0 FATMA GÖKÇE GÖKŞİN 11 38 1 37,75 18 5 16,75 2 5 0,75 4 4 3,00 7 4 6,00 69 19 64,25 385,327 187

40 0 SAMET BASRİ AYAS 11 23 6 21,50 31 1 30,75 5 4 4,00 1 4 0,00 6 3 5,25 66 18 61,50 385,282 189

41 0 FİKRET TALHA ÖZMEN 11 36 3 35,25 20 3 19,25 4 6 2,50 7 2 6,50 67 14 63,50 384,418 192

42 0 YAĞMUR ALAN 11 32 8 30,00 24 3 23,25 4 5 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 68 21 62,75 384,358 194

43 0 BEYZANUR YAZICI 11 32 7 30,25 31 7 29,25 2 8 0,00 1 0 1,00 66 22 60,50 382,337 198

44 0 HALİL AYGÜN 11 31 8 29,00 21 3 20,25 8 5 6,75 5 2 4,50 3 3 2,25 68 21 62,75 380,639 203

45 0 DENİZAY KARAKUŞ 11 32 5 30,75 22 1 21,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 8 2 7,50 64 10 61,50 377,934 211

46 0 DİYAR KOYUNCU 11 33 6 31,50 19 8 17,00 9 3 8,25 4 4 3,00 3 2 2,50 68 23 62,25 375,743 215

47 328 HAKAN GÖĞEBAKAN 11 24 14 20,50 25 5 23,75 9 2 8,50 5 1 4,75 1 1 0,75 64 23 58,25 364,142 241

48 0 RAHMİ EREN ÇAKIR 11 34 5 32,75 15 3 14,25 2 3 1,25 4 2 3,50 9 3 8,25 64 16 60,00 364,093 243

49 0 ENES POLAT 11 33 7 31,25 21 2 20,50 2 1 1,75 5 2 4,50 61 12 58,00 362,803 251

50 0 DEFNE ARSLAN 11 30 8 28,00 21 14 17,50 4 10 1,50 7 3 6,25 7 5 5,75 69 40 59,00 362,346 255

51 0 ZEYNEP ERİNÇ 11 32 8 30,00 13 1 12,75 13 0 13,00 8 4 7,00 66 13 62,75 357,946 268

52 0 ALMİNA SERBEST 11 33 6 31,50 19 10 16,50 3 6 1,50 3 5 1,75 6 3 5,25 64 30 56,50 352,394 283

53 0 VERDA BİLİR 11 35 5 33,75 21 5 19,75 4 9 1,75 2 7 0,25 1 6 -0,50 63 32 55,00 350,842 288

54 0 ÖMER FARUK OĞUZ 11 29 6 27,50 22 9 19,75 3 8 1,00 6 5 4,75 4 7 2,25 64 35 55,25 349,889 291

55 0 UMUT KAAN BORİ 11 32 7 30,25 16 6 14,50 7 3 6,25 5 5 3,75 2 1 1,75 62 22 56,50 349,733 293

56 0 UMAY DENİZ 11 30 6 28,50 17 10 14,50 1 5 -0,25 6 3 5,25 9 2 8,50 63 26 56,50 349,189 297

57 0 CANAN CANDAŞ 11 33 7 31,25 21 9 18,75 4 4 3,00 3 5 1,75 61 25 54,75 347,938 303

58 0 GÜLFEM ŞEVVAL ÖNAL 11 34 2 33,50 15 7 13,25 2 3 1,25 2 0 2,00 6 2 5,50 59 14 55,50 345,362 313

                                                2 / 7



OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290
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59 0 MELİKE KOÇAK 11 20 13 16,75 24 5 22,75 4 8 2,00 5 5 3,75 8 3 7,25 61 34 52,50 339,058 325

60 0 HAFİZE CEYDA SELBES 11 33 3 32,25 17 7 15,25 3 2 2,50 1 0 1,00 54 12 51,00 329,416 345

61 0 BELİNAY BAYKAL 11 32 7 30,25 14 8 12,00 4 8 2,00 5 2 4,50 2 0 2,00 57 25 50,75 324,111 354

62 0 ELİF İPKİN 11 27 13 23,75 14 2 13,50 2 6 0,50 7 3 6,25 7 3 6,25 57 27 50,25 321,813 362

63 0 ERTUĞRUL DENLİ 11 32 1 31,75 7 3 6,25 6 0 6,00 3 2 2,50 48 6 46,50 320,301 366

64 0 YAĞMUR DUMAN 11 29 10 26,50 16 5 14,75 2 4 1,00 4 3 3,25 5 5 3,75 56 27 49,25 320,126 368

65 0 DAMLA ERBAŞ 11 30 5 28,75 14 4 13,00 4 5 2,75 1 1 0,75 4 3 3,25 53 18 48,50 315,866 382

66 0 SILA YILMA Z 11 28 9 25,75 12 2 11,50 7 5 5,75 4 3 3,25 4 5 2,75 55 24 49,00 315,210 386

67 0 TARIK ARSLAN 11 30 10 27,50 22 11 19,25 0 1 -0,25 52 22 46,50 314,654 389

68 0 ESMA BÜŞRA ÇAKMAK 11 31 8 29,00 14 7 12,25 1 4 0,00 5 3 4,25 4 5 2,75 55 27 48,25 314,102 391

69 0 BEYZA TOPRAK 11 23 13 19,75 20 4 19,00 4 4 3,00 3 3 2,25 3 2 2,50 53 26 46,50 311,959 404

70 0 ZEYNEP GÖKBEĞEN 11 34 4 33,00 15 6 13,50 49 10 46,50 309,832 409

71 0 ÖMER FARUK PEHLİVANL11 18 8 16,00 19 3 18,25 7 2 6,50 4 2 3,50 2 3 1,25 50 18 45,50 305,979 421

72 0 CEMRE ERTEM 11 30 9 27,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 49 15 45,25 305,803 424

73 0 ZAFER EROL 11 28 5 26,75 14 3 13,25 3 4 2,00 1 2 0,50 5 6 3,50 51 20 46,00 305,623 426

74 0 EMİR EMİRZA 11 32 6 30,50 7 4 6,00 4 2 3,50 4 4 3,00 47 16 43,00 305,014 429

75 0 EFLAL İNAT 11 28 10 25,50 19 10 16,50 3 9 0,75 1 7 -0,75 4 6 2,50 55 42 44,50 302,984 436

76 0 BERKAY AYDOĞD U 11 29 3 28,25 17 7 15,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 48 15 44,25 301,428 441

77 0 VUSLAT CAYLAK 11 30 4 29,00 12 8 10,00 2 6 0,50 3 3 2,25 5 5 3,75 52 26 45,50 300,650 446

78 0 G SUDE SARIKAYA 11 15 3 14,25 20 7 18,25 2 3 1,25 7 4 6,00 6 6 4,50 50 23 44,25 300,482 448

79 0 MEHMETALİ DOĞAN 11 24 16 20,00 13 4 12,00 4 7 2,25 6 3 5,25 7 5 5,75 54 35 45,25 299,133 460

80 0 NİSA BAYINDIR 11 31 9 28,75 16 6 14,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 18 43,50 297,760 466

81 0 TUANA SAĞLAMCAN 11L 33 6 31,50 6 3 5,25 3 1 2,75 2 3 1,25 5 3 4,25 49 16 45,00 294,051 476

82 0 PINAR POLAT 11 25 2 24,50 9 8 7,00 6 3 5,25 3 4 2,00 7 3 6,25 50 20 45,00 293,862 478

83 0 ARDA YAĞMUR 11 30 6 28,50 5 4 4,00 5 3 4,25 5 4 4,00 45 17 40,75 293,828 481

84 0 ENES TUNÇDÖKEN 11 28 4 27,00 5 7 3,25 6 5 4,75 6 5 4,75 45 21 39,75 288,162 496

85 0 SANEM ÖZDEMİR 11 29 10 26,50 16 24 10,00 5 8 3,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 55 51 42,25 286,996 501

86 0 UTKU DP 11 23 6 21,50 12 5 10,75 1 4 0,00 7 5 5,75 4 2 3,50 47 22 41,50 283,322 521

87 0 SUDE TEKGÖZOĞLU 11 30 7 28,25 12 9 9,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 4 2,00 48 27 41,25 283,294 523
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88 0 SILA ÇETİN 11 28 11 25,25 10 10 7,50 7 5 5,75 2 5 0,75 3 3 2,25 50 34 41,50 280,796 533

89 0 NEHİR ECE ALKAN 11 31 4 30,00 9 18 4,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 6 5 4,75 49 32 41,00 276,884 543

90 2932 FATİH AKDEMİR 11 25 9 22,75 15 24 9,00 8 3 7,25 2 11 -0,75 4 9 1,75 54 56 40,00 275,779 550

91 0 BERRA ÖZCAN 11 21 6 19,50 13 11 10,25 3 8 1,00 3 5 1,75 8 3 7,25 48 33 39,75 275,198 552

92 0 NİDA NUR AYGÖRDÜ 11 31 7 29,25 7 5 5,75 5 5 3,75 2 5 0,75 2 5 0,75 47 27 40,25 275,099 554

93 0 MELEK ÇEKER 11 23 9 20,75 13 3 12,25 2 4 1,00 1 2 0,50 5 2 4,50 44 20 39,00 274,887 558

94 0 RABİA AKTEPE 11 30 7 28,25 9 7 7,25 4 3 3,25 1 2 0,50 1 2 0,50 45 21 39,75 274,511 560

95 0 ÖZGÜR ŞAHİN 11 28 4 27,00 13 16 9,00 2 6 0,50 2 2 1,50 3 9 0,75 48 37 38,75 272,149 566

96 0 HÜSEYİN GÖK 11 24 12 21,00 16 13 12,75 4 6 2,50 3 5 1,75 2 8 0,00 49 44 38,00 271,571 570

97 0 BURAK ÇETİNKAYA 11 32 5 30,75 7 6 5,50 1 1 0,75 40 12 37,00 262,405 606

98 0 EYLÜL ARSLAN 11 34 6 32,50 5 10 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 43 26 36,50 257,561 623

99 0 HALİL HAZAR 11 23 14 19,50 14 18 9,50 4 8 2,00 2 8 0,00 6 7 4,25 49 55 35,25 256,517 627

100 0 ELİF BAŞAK DURMUŞ 11 23 14 19,50 13 4 12,00 3 7 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 42 33 33,75 253,414 638

101 0 PELİN EDA SERİN 11 28 12 25,00 5 6 3,50 3 3 2,25 5 2 4,50 1 2 0,50 42 25 35,75 253,393 640

102 0 SAMET GÜRLEYİK 11 23 13 19,75 12 9 9,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 42 32 34,00 251,926 644

103 0 YUNUS EMRE ÇALIŞKAN11J 25 8 23,00 11 5 9,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 39 22 33,50 250,956 650

104 0 ASLI BEREN EREN 11 25 6 23,50 7 5 5,75 1 0 1,00 4 1 3,75 37 12 34,00 248,549 665

105 0 NURSEMA BALCI 11 27 13 23,75 12 8 10,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 41 33 32,75 248,502 667

106 0 MUHAMMET CAN SABANCI11 26 11 23,25 8 2 7,50 2 6 0,50 2 0 2,00 38 19 33,25 247,487 672

107 0 CEREN ÇEVİK 11 32 8 30,00 7 13 3,75 2 8 0,00 41 29 33,75 247,308 676

108 0 AZRA ÖZYÜREK 11 20 18 15,50 15 10 12,50 4 7 2,25 2 7 0,25 3 6 1,50 44 48 32,00 245,805 685

109 0 HELİN KOCA 11 23 8 21,00 12 14 8,50 2 6 0,50 1 1 0,75 4 9 1,75 42 38 32,50 244,952 688

110 0 TUĞBA TÜRKEL 11 18 15 14,25 17 5 15,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 8 -1,00 39 33 30,75 244,155 693

111 0 ALİ RIZA KILINÇ 11 23 3 22,25 9 2 8,50 2 5 0,75 34 10 31,50 241,379 709

112 0 PAŞA ATİLLA 11 17 4 16,00 8 3 7,25 6 5 4,75 2 6 0,50 4 2 3,50 37 20 32,00 239,996 715

113 0 ÖMER ÖĞÜT 11 24 11 21,25 8 4 7,00 5 6 3,50 2 6 0,50 1 8 -1,00 40 35 31,25 238,373 720

114 0 SILA ERGEZEN 11 28 12 25,00 8 11 5,25 2 5 0,75 1 3 0,25 39 31 31,25 237,552 725

115 0 ARDA UMUL 11 25 12 22,00 11 6 9,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 7 -0,75 40 39 30,25 237,485 727

116 0 ZEYNEP IŞILAK 11 24 15 20,25 11 14 7,50 2 10 -0,50 2 7 0,25 4 4 3,00 43 50 30,50 235,659 733
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KATILIMLAR

117 0 SEMİH BARBAK 11 32 8 30,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 34 12 31,00 234,140 743

118 0 CANSU ÇAĞLAYAN 11 25 10 22,50 10 11 7,25 0 11 -2,75 1 4 0,00 4 7 2,25 40 43 29,25 231,122 755

119 0 ALİ ARDA SEVİNÇ 11 27 10 24,50 4 2 3,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 35 20 30,00 230,456 761

120 0 NİSA ZEYNEP ÇÖLAK 11 16 6 14,50 11 5 9,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 5 1,75 34 21 28,75 229,493 763

121 0 ELİF EROL 11 29 5 27,75 2 5 0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 34 15 30,25 229,333 766

122 139 KEREM ERDOĞDU 11A 24 13 20,75 9 11 6,25 2 9 -0,25 3 4 2,00 38 37 28,75 227,461 773

123 0 MERT ÇİÇEKCİ 11 25 14 21,50 6 8 4,00 3 11 0,25 2 5 0,75 4 8 2,00 40 46 28,50 224,148 787

124 0 İPEK NUR UZGUR 11 12 18 7,50 17 13 13,75 3 3 2,25 1 6 -0,50 5 6 3,50 38 46 26,50 222,946 791

125 0 HATİCE KÜBRA TEKİN 11 26 9 23,75 4 11 1,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 4 5 2,75 37 36 28,00 219,742 801

126 0 MUHAMMED ÖKMEN 11A 24 8 22,00 5 2 4,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 30 15 26,25 215,957 815

127 0 MÜCAHİD KARAMAN 11 9 3 8,25 16 16 12,00 3 10 0,50 3 9 0,75 5 8 3,00 36 46 24,50 213,267 823

128 0 BARAN HATO 11 25 11 22,25 5 6 3,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 31 23 25,25 210,936 833

129 0 AZRA NUR TİN 11 15 8 13,00 2 7 0,25 7 3 6,25 6 5 4,75 30 23 24,25 210,847 836

130 0 ECE TÜRKÜ GED İK 11 27 13 23,75 8 31 0,25 3 11 0,25 2 11 -0,75 4 6 2,50 44 72 26,00 210,682 838

131 0 YAĞIZ GÜNCAN 11 26 12 23,00 5 7 3,25 2 9 -0,25 33 28 26,00 210,165 843

132 0 EDA CAN 11 22 8 20,00 9 15 5,25 3 8 1,00 0 7 -1,75 2 8 0,00 36 46 24,50 209,253 848

133 0 YASEMİN SARIASLAN 11 23 15 19,25 7 17 2,75 3 8 1,00 4 4 3,00 1 7 -0,75 38 51 25,25 209,151 850

134 0 CUMHUR ATASEVEN 11 21 19 16,25 4 10 1,50 5 8 3,00 4 9 1,75 34 46 22,50 207,605 854

135 0 BERKAY GÜRER 11 13 14 9,50 10 1 9,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 29 23 23,25 206,147 859

136 0 HÜSEYİN EFE AKYILDIZ 11 26 12 23,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 30 23 24,25 204,936 864

137 0 MİRAY  GÜNYÜZÜ 7 5 5,75 12 3 11,25 2 7 0,25 2 7 0,25 6 7 4,25 29 29 21,75 200,742 873

138 0 HAYRUNNİSA GÜNEŞ 11 23 16 19,00 8 30 0,50 4 9 1,75 4 9 1,75 3 9 0,75 42 73 23,75 200,575 875

139 844 AZRA ÖZEN 11L 22 18 17,50 2 10 -0,50 4 5 2,75 1 3 0,25 4 3 3,25 33 39 23,25 196,991 889

140 0 SELİM UZUNOĞLU 11 20 10 17,50 3 8 1,00 3 6 1,50 1 8 -1,00 27 32 19,00 195,158 895

141 0 ELİF KIRAÇ 11 19 7 17,25 5 11 2,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 9 1,75 30 35 21,25 192,113 910

142 503 SİMA NUR GÜCLÜ 11 21 5 19,75 1 12 -2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 5 4 4,00 30 31 22,25 192,025 912

143 0 İREM YILMAZ 11 17 8 15,00 3 7 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 5 2,75 27 22 21,50 191,268 915

144 0 UMUT TAYLAN 11 22 12 19,00 5 10 2,50 2 8 0,00 1 1 0,75 0 6 -1,50 30 37 20,75 190,961 917

145 0 AZRA NUR AKIN 11 17 4 16,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 3 3,25 24 12 21,00 189,598 920
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

KATILIMLAR

146 0 FATİH EMRE ADIYAMAN11 19 7 17,25 6 19 1,25 2 7 0,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 31 43 20,25 187,015 927

147 0 PELİN ATAK 11 18 11 15,25 3 9 0,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 5 5 3,75 27 35 18,25 177,901 942

148 0 YİĞİTOSMANGENÇOĞLU11 16 9 13,75 4 9 1,75 3 8 1,00 1 2 0,50 24 28 17,00 173,618 956

149 0 BERKAY YAMA N 11 18 10 15,50 3 16 -1,00 3 11 0,25 0 4 -1,00 3 5 1,75 27 46 15,50 165,096 971

150 0 HALİL AĞLADIM 11B 8 3 7,25 2 5 0,75 3 3 2,25 5 4 4,00 18 15 14,25 164,695 973

151 0 YİĞİT KERİM  DANIŞ 11 16 24 10,00 11 28 4,00 2 12 -1,00 2 11 -0,75 4 9 1,75 35 84 14,00 163,122 976

152 0 SENA NUR ÜNAL 11 17 19 12,25 6 17 1,75 3 8 1,00 1 11 -1,75 2 9 -0,25 29 64 13,00 157,304 985

153 0 YUSUF ZİYA YARDIMCI 11 9 7 7,25 8 17 3,75 2 10 -0,50 3 5 1,75 1 4 0,00 23 43 12,25 155,049 991

154 0 KAYRA KILIC 14 15 10,25 4 9 1,75 2 7 0,25 2 6 0,50 0 3 -0,75 22 40 12,00 152,720 995

155 0 DUYGU ÖZMEN 11 13 18 8,50 6 21 0,75 4 9 1,75 0 10 -2,50 4 8 2,00 27 66 10,50 145,097 1005

156 0 BEYZA NUR YARDIMCI 11 17 21 11,75 6 21 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 7 -0,75 24 58 9,50 142,145 1008

157 1115 BERKAY ASLAN 11A 20 20 15,00 9 31 1,25 0 14 -3,50 1 12 -2,00 1 12 -2,00 31 89 8,75 140,753 1013

158 0 ALARA SENA B LB I 11A 8 7 6,25 3 14 -0,50 3 7 1,25 1 4 0,00 4 6 2,50 19 38 9,50 139,015 1015

159 0 KÜBRA OZDEMİR 11A 4 14 0,50 5 16 1,00 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 14 39 4,25 118,130 1025

160 0 BETÜL YAZICI 11 32 8 30,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 33 14 29,50

161 0 HÜSNE ECEM ASLAN 11 29 11 26,25 4 22 -1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 11 -1,75 36 49 23,75

162 0 SELMA ADA ARI 11 27 7 25,25 0 1 -0,25 1 9 -1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 29 21 23,75

163 0 SUDENAZ KESKİN 11 24 9 21,75 1 7 -0,75 25 16 21,00

164 0 MERYEM ARSLAN 11 20 5 18,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 8 18,00

165 0 ECE UYSAL 11 23 12 20,00 2 14 -1,50 0 3 -0,75 25 29 17,75

166 9017 KAYI ÇINAR CANDEMİR 11B 23 17 18,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 10 -0,50 26 34 17,50

167 0 BEKİR TOPRAK GÜLER 11 23 16 19,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 8 -1,00 2 7 0,25 26 38 16,50

168 0 BERKAY BABAÖZÜ 11 20 14 16,50 8 32 0,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 30 57 15,75

169 308 BELİZ ATAK 11 20 12 17,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 21 23 15,25

170 0 BARIŞ ŞAHİN 11 18 20 13,00 6 27 -0,75 4 7 2,25 1 7 -0,75 1 12 -2,00 30 73 11,75

171 0 ALİ ANTEPLİ 11 16 24 10,00 5 35 -3,75 2 12 -1,00 5 8 3,00 0 13 -3,25 28 92 5,00

172 0 CANSU EVİZ 11Z 11 28 4,00 0 7 -1,75 1 9 -1,25 4 8 2,00 16 52 3,00

173 0 SERKAN KELGÖKMEN 11A 8 28 1,00 7 30 -0,50 2 12 -1,00 2 4 1,00 19 74 0,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

KATILIMLAR
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 MİRAY  GÜNYÜZÜ 7 5 5,75 12 3 11,25 2 7 0,25 2 7 0,25 6 7 4,25 29 29 21,75 200,742 873

2 0 KAYRA KILIC 14 15 10,25 4 9 1,75 2 7 0,25 2 6 0,50 0 3 -0,75 22 40 12,00 152,720 995
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 MERVE KAVAKLI 11 40 0 40,00 37 1 36,75 14 0 14,00 11 1 10,75 13 0 13,00 115 2 114,50 607,837 1

2 0 EDA DENKİZ 11 36 3 35,25 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 113 6 111,50 595,326 3

3 0 FATİH MÜMTAZER 11 36 3 35,25 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 113 6 111,50 595,326 3

4 0 CEREN ASLAN 11 36 3 35,25 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 113 6 111,50 595,326 3

5 0 ZEYNEP ER 11 36 3 35,25 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 113 6 111,50 595,326 3

6 0 NAZLI KESKİN 11 35 4 34,00 38 2 37,50 14 0 14,00 12 1 11,75 13 0 13,00 112 7 110,25 589,985 11

7 0 GÖRKEM SOLAK 11 38 1 37,75 37 3 36,25 14 0 14,00 11 2 10,50 12 1 11,75 112 7 110,25 589,731 13

8 0 BAKİ SANCAK 11 37 3 36,25 36 3 35,25 12 1 11,75 13 0 13,00 10 2 9,50 108 9 105,75 570,299 15

9 0 DENİZ GÖK 11 34 6 32,50 36 4 35,00 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 107 13 103,75 560,925 17

10 0 UMUT TAŞCI 11 33 6 31,50 36 4 35,00 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 106 13 102,75 556,652 19

11 0 HARUN ENGİNOVA 11 33 6 31,50 36 4 35,00 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 106 13 102,75 556,652 19

12 0 EMİR BENLİ 11 34 5 32,75 35 5 33,75 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 106 13 102,75 555,621 23

13 0 KEMAL POLAT 11 32 8 30,00 39 1 38,75 13 1 12,75 13 0 13,00 8 4 7,00 105 14 101,50 555,493 25

14 0 ABDULLAH KAZAK 11 32 8 30,00 39 1 38,75 13 1 12,75 13 0 13,00 8 4 7,00 105 14 101,50 555,493 25

15 0 CANAN TAŞ 11 36 3 35,25 33 7 31,25 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 106 13 102,75 553,558 29

16 0 SERRA İREM TAŞDEMİR 11 35 3 34,25 36 0 36,00 10 4 9,00 5 6 3,50 11 0 11,00 97 13 93,75 522,985 34

17 0 SUDENAZ ALMAS 11 36 3 35,25 36 1 35,75 8 5 6,75 9 3 8,25 6 1 5,75 95 13 91,75 515,088 37

18 0 MERVE CAN 11 35 5 33,75 31 0 31,00 9 3 8,25 11 2 10,50 9 2 8,50 95 12 92,00 510,216 40

19 0 BARAN SERTTÜRK 11 32 5 30,75 35 1 34,75 11 2 10,50 10 1 9,75 5 2 4,50 93 11 90,25 506,610 42

20 0 BURAK ŞEN 11 35 5 33,75 33 3 32,25 6 5 4,75 9 3 8,25 8 1 7,75 91 17 86,75 490,836 46

21 0 HİLAL KARAL 11 32 5 30,75 30 1 29,75 6 5 4,75 11 2 10,50 7 3 6,25 86 16 82,00 468,243 62

22 1501 ENES ÖZDEMİR 11 34 4 33,00 24 4 23,00 11 2 10,50 6 1 5,75 8 1 7,75 83 12 80,00 453,351 79

23 0 HASAN HÜSEYİN TEKE 11 23 8 21,00 36 2 35,50 12 2 11,50 6 1 5,75 2 5 0,75 79 18 74,50 442,028 92

24 0 ALİ YUSUF ERGİN 11 34 6 32,50 26 6 24,50 7 4 6,00 10 3 9,25 6 6 4,50 83 25 76,75 442,023 94

25 0 İBRAHİM BAYAR 11 31 8 29,00 31 5 29,75 10 2 9,50 6 5 4,75 4 7 2,25 82 27 75,25 440,956 96

26 0 ELİF ALTUN 11 25 5 23,75 34 2 33,50 6 4 5,00 8 3 7,25 4 5 2,75 77 19 72,25 431,697 105

27 0 ÖMER KOLAYCA 11 32 8 30,00 32 2 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 3 3,25 74 16 70,00 422,454 115

28 0 AYŞE ZEYNEP ÇOLAK 11 37 3 36,25 24 6 22,50 3 3 2,25 5 5 3,75 6 2 5,50 75 19 70,25 415,164 128



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

29 0 BARIŞ Ö *ERDİVENLİ 11 38 2 37,50 21 9 18,75 9 5 7,75 5 6 3,50 4 6 2,50 77 28 70,00 410,303 135

30 0 AYÇA BOLAT 11 35 4 34,00 26 2 25,50 6 6 4,50 2 2 1,50 3 3 2,25 72 17 67,75 407,968 140

31 0 BERRA POLAT 11 32 6 30,50 23 9 20,75 8 4 7,00 6 7 4,25 7 5 5,75 76 31 68,25 403,464 147

32 0 TÜRKER TÜRK 11 31 9 28,75 28 4 27,00 4 6 2,50 5 6 3,50 6 5 4,75 74 30 66,50 403,086 149

33 0 RÜVEYDA SEMA GÜRLER11 33 6 31,50 27 3 26,25 2 6 0,50 3 2 2,50 6 4 5,00 71 21 65,75 400,118 153

34 0 KADIR KAAN ZORLU 11 33 3 32,25 20 7 18,25 4 4 3,00 6 1 5,75 8 1 7,75 71 16 67,00 396,216 160

35 0 İBRAHİM ENES BİLİCİ 11 27 12 24,00 26 4 25,00 5 5 3,75 8 2 7,50 5 5 3,75 71 28 64,00 389,432 173

36 0 ALEYNA SARIKAYA 11 31 9 28,75 23 5 21,75 7 4 6,00 4 3 3,25 5 2 4,50 70 23 64,25 388,208 177

37 0 FATMA GÖKÇE GÖKŞİN 11 38 1 37,75 18 5 16,75 2 5 0,75 4 4 3,00 7 4 6,00 69 19 64,25 385,327 187

38 0 SAMET BASRİ AYAS 11 23 6 21,50 31 1 30,75 5 4 4,00 1 4 0,00 6 3 5,25 66 18 61,50 385,282 189

39 0 FİKRET TALHA ÖZMEN 11 36 3 35,25 20 3 19,25 4 6 2,50 7 2 6,50 67 14 63,50 384,418 192

40 0 YAĞMUR ALAN 11 32 8 30,00 24 3 23,25 4 5 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 68 21 62,75 384,358 194

41 0 BEYZANUR YAZICI 11 32 7 30,25 31 7 29,25 2 8 0,00 1 0 1,00 66 22 60,50 382,337 198

42 0 HALİL AYGÜN 11 31 8 29,00 21 3 20,25 8 5 6,75 5 2 4,50 3 3 2,25 68 21 62,75 380,639 203

43 0 DENİZAY KARAKUŞ 11 32 5 30,75 22 1 21,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 8 2 7,50 64 10 61,50 377,934 211

44 0 DİYAR KOYUNCU 11 33 6 31,50 19 8 17,00 9 3 8,25 4 4 3,00 3 2 2,50 68 23 62,25 375,743 215

45 328 HAKAN GÖĞEBAKAN 11 24 14 20,50 25 5 23,75 9 2 8,50 5 1 4,75 1 1 0,75 64 23 58,25 364,142 241

46 0 RAHMİ EREN ÇAKIR 11 34 5 32,75 15 3 14,25 2 3 1,25 4 2 3,50 9 3 8,25 64 16 60,00 364,093 243

47 0 ENES POLAT 11 33 7 31,25 21 2 20,50 2 1 1,75 5 2 4,50 61 12 58,00 362,803 251

48 0 DEFNE ARSLAN 11 30 8 28,00 21 14 17,50 4 10 1,50 7 3 6,25 7 5 5,75 69 40 59,00 362,346 255

49 0 ZEYNEP ERİNÇ 11 32 8 30,00 13 1 12,75 13 0 13,00 8 4 7,00 66 13 62,75 357,946 268

50 0 ALMİNA SERBEST 11 33 6 31,50 19 10 16,50 3 6 1,50 3 5 1,75 6 3 5,25 64 30 56,50 352,394 283

51 0 VERDA BİLİR 11 35 5 33,75 21 5 19,75 4 9 1,75 2 7 0,25 1 6 -0,50 63 32 55,00 350,842 288

52 0 ÖMER FARUK OĞUZ 11 29 6 27,50 22 9 19,75 3 8 1,00 6 5 4,75 4 7 2,25 64 35 55,25 349,889 291

53 0 UMUT KAAN BORİ 11 32 7 30,25 16 6 14,50 7 3 6,25 5 5 3,75 2 1 1,75 62 22 56,50 349,733 293

54 0 UMAY DENİZ 11 30 6 28,50 17 10 14,50 1 5 -0,25 6 3 5,25 9 2 8,50 63 26 56,50 349,189 297

55 0 CANAN CANDAŞ 11 33 7 31,25 21 9 18,75 4 4 3,00 3 5 1,75 61 25 54,75 347,938 303

56 0 GÜLFEM ŞEVVAL ÖNAL 11 34 2 33,50 15 7 13,25 2 3 1,25 2 0 2,00 6 2 5,50 59 14 55,50 345,362 313
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

57 0 MELİKE KOÇAK 11 20 13 16,75 24 5 22,75 4 8 2,00 5 5 3,75 8 3 7,25 61 34 52,50 339,058 325

58 0 HAFİZE CEYDA SELBES 11 33 3 32,25 17 7 15,25 3 2 2,50 1 0 1,00 54 12 51,00 329,416 345

59 0 BELİNAY BAYKAL 11 32 7 30,25 14 8 12,00 4 8 2,00 5 2 4,50 2 0 2,00 57 25 50,75 324,111 354

60 0 ELİF İPKİN 11 27 13 23,75 14 2 13,50 2 6 0,50 7 3 6,25 7 3 6,25 57 27 50,25 321,813 362

61 0 ERTUĞRUL DENLİ 11 32 1 31,75 7 3 6,25 6 0 6,00 3 2 2,50 48 6 46,50 320,301 366

62 0 YAĞMUR DUMAN 11 29 10 26,50 16 5 14,75 2 4 1,00 4 3 3,25 5 5 3,75 56 27 49,25 320,126 368

63 0 DAMLA ERBAŞ 11 30 5 28,75 14 4 13,00 4 5 2,75 1 1 0,75 4 3 3,25 53 18 48,50 315,866 382

64 0 SILA YILMA Z 11 28 9 25,75 12 2 11,50 7 5 5,75 4 3 3,25 4 5 2,75 55 24 49,00 315,210 386

65 0 TARIK ARSLAN 11 30 10 27,50 22 11 19,25 0 1 -0,25 52 22 46,50 314,654 389

66 0 ESMA BÜŞRA ÇAKMAK 11 31 8 29,00 14 7 12,25 1 4 0,00 5 3 4,25 4 5 2,75 55 27 48,25 314,102 391

67 0 BEYZA TOPRAK 11 23 13 19,75 20 4 19,00 4 4 3,00 3 3 2,25 3 2 2,50 53 26 46,50 311,959 404

68 0 ZEYNEP GÖKBEĞEN 11 34 4 33,00 15 6 13,50 49 10 46,50 309,832 409

69 0 ÖMER FARUK PEHLİVANL11 18 8 16,00 19 3 18,25 7 2 6,50 4 2 3,50 2 3 1,25 50 18 45,50 305,979 421

70 0 CEMRE ERTEM 11 30 9 27,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 49 15 45,25 305,803 424

71 0 ZAFER EROL 11 28 5 26,75 14 3 13,25 3 4 2,00 1 2 0,50 5 6 3,50 51 20 46,00 305,623 426

72 0 EMİR EMİRZA 11 32 6 30,50 7 4 6,00 4 2 3,50 4 4 3,00 47 16 43,00 305,014 429

73 0 EFLAL İNAT 11 28 10 25,50 19 10 16,50 3 9 0,75 1 7 -0,75 4 6 2,50 55 42 44,50 302,984 436

74 0 BERKAY AYDOĞD U 11 29 3 28,25 17 7 15,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 48 15 44,25 301,428 441

75 0 VUSLAT CAYLAK 11 30 4 29,00 12 8 10,00 2 6 0,50 3 3 2,25 5 5 3,75 52 26 45,50 300,650 446

76 0 G SUDE SARIKAYA 11 15 3 14,25 20 7 18,25 2 3 1,25 7 4 6,00 6 6 4,50 50 23 44,25 300,482 448

77 0 MEHMETALİ DOĞAN 11 24 16 20,00 13 4 12,00 4 7 2,25 6 3 5,25 7 5 5,75 54 35 45,25 299,133 460

78 0 NİSA BAYINDIR 11 31 9 28,75 16 6 14,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 18 43,50 297,760 466

79 0 PINAR POLAT 11 25 2 24,50 9 8 7,00 6 3 5,25 3 4 2,00 7 3 6,25 50 20 45,00 293,862 478

80 0 ARDA YAĞMUR 11 30 6 28,50 5 4 4,00 5 3 4,25 5 4 4,00 45 17 40,75 293,828 481

81 0 ENES TUNÇDÖKEN 11 28 4 27,00 5 7 3,25 6 5 4,75 6 5 4,75 45 21 39,75 288,162 496

82 0 SANEM ÖZDEMİR 11 29 10 26,50 16 24 10,00 5 8 3,00 4 4 3,00 1 5 -0,25 55 51 42,25 286,996 501

83 0 UTKU DP 11 23 6 21,50 12 5 10,75 1 4 0,00 7 5 5,75 4 2 3,50 47 22 41,50 283,322 521

84 0 SUDE TEKGÖZOĞLU 11 30 7 28,25 12 9 9,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 4 2,00 48 27 41,25 283,294 523



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

85 0 SILA ÇETİN 11 28 11 25,25 10 10 7,50 7 5 5,75 2 5 0,75 3 3 2,25 50 34 41,50 280,796 533

86 0 NEHİR ECE ALKAN 11 31 4 30,00 9 18 4,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 6 5 4,75 49 32 41,00 276,884 543

87 2932 FATİH AKDEMİR 11 25 9 22,75 15 24 9,00 8 3 7,25 2 11 -0,75 4 9 1,75 54 56 40,00 275,779 550

88 0 BERRA ÖZCAN 11 21 6 19,50 13 11 10,25 3 8 1,00 3 5 1,75 8 3 7,25 48 33 39,75 275,198 552

89 0 NİDA NUR AYGÖRDÜ 11 31 7 29,25 7 5 5,75 5 5 3,75 2 5 0,75 2 5 0,75 47 27 40,25 275,099 554

90 0 MELEK ÇEKER 11 23 9 20,75 13 3 12,25 2 4 1,00 1 2 0,50 5 2 4,50 44 20 39,00 274,887 558

91 0 RABİA AKTEPE 11 30 7 28,25 9 7 7,25 4 3 3,25 1 2 0,50 1 2 0,50 45 21 39,75 274,511 560

92 0 ÖZGÜR ŞAHİN 11 28 4 27,00 13 16 9,00 2 6 0,50 2 2 1,50 3 9 0,75 48 37 38,75 272,149 566

93 0 HÜSEYİN GÖK 11 24 12 21,00 16 13 12,75 4 6 2,50 3 5 1,75 2 8 0,00 49 44 38,00 271,571 570

94 0 BURAK ÇETİNKAYA 11 32 5 30,75 7 6 5,50 1 1 0,75 40 12 37,00 262,405 606

95 0 EYLÜL ARSLAN 11 34 6 32,50 5 10 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 43 26 36,50 257,561 623

96 0 HALİL HAZAR 11 23 14 19,50 14 18 9,50 4 8 2,00 2 8 0,00 6 7 4,25 49 55 35,25 256,517 627

97 0 ELİF BAŞAK DURMUŞ 11 23 14 19,50 13 4 12,00 3 7 1,25 0 3 -0,75 3 5 1,75 42 33 33,75 253,414 638

98 0 PELİN EDA SERİN 11 28 12 25,00 5 6 3,50 3 3 2,25 5 2 4,50 1 2 0,50 42 25 35,75 253,393 640

99 0 SAMET GÜRLEYİK 11 23 13 19,75 12 9 9,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 42 32 34,00 251,926 644

100 0 ASLI BEREN EREN 11 25 6 23,50 7 5 5,75 1 0 1,00 4 1 3,75 37 12 34,00 248,549 665

101 0 NURSEMA BALCI 11 27 13 23,75 12 8 10,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 41 33 32,75 248,502 667

102 0 MUHAMMET CAN SABANCI11 26 11 23,25 8 2 7,50 2 6 0,50 2 0 2,00 38 19 33,25 247,487 672

103 0 CEREN ÇEVİK 11 32 8 30,00 7 13 3,75 2 8 0,00 41 29 33,75 247,308 676

104 0 AZRA ÖZYÜREK 11 20 18 15,50 15 10 12,50 4 7 2,25 2 7 0,25 3 6 1,50 44 48 32,00 245,805 685

105 0 HELİN KOCA 11 23 8 21,00 12 14 8,50 2 6 0,50 1 1 0,75 4 9 1,75 42 38 32,50 244,952 688

106 0 TUĞBA TÜRKEL 11 18 15 14,25 17 5 15,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 8 -1,00 39 33 30,75 244,155 693

107 0 ALİ RIZA KILINÇ 11 23 3 22,25 9 2 8,50 2 5 0,75 34 10 31,50 241,379 709

108 0 PAŞA ATİLLA 11 17 4 16,00 8 3 7,25 6 5 4,75 2 6 0,50 4 2 3,50 37 20 32,00 239,996 715

109 0 ÖMER ÖĞÜT 11 24 11 21,25 8 4 7,00 5 6 3,50 2 6 0,50 1 8 -1,00 40 35 31,25 238,373 720

110 0 SILA ERGEZEN 11 28 12 25,00 8 11 5,25 2 5 0,75 1 3 0,25 39 31 31,25 237,552 725

111 0 ARDA UMUL 11 25 12 22,00 11 6 9,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 7 -0,75 40 39 30,25 237,485 727

112 0 ZEYNEP IŞILAK 11 24 15 20,25 11 14 7,50 2 10 -0,50 2 7 0,25 4 4 3,00 43 50 30,50 235,659 733



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

113 0 SEMİH BARBAK 11 32 8 30,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 34 12 31,00 234,140 743

114 0 CANSU ÇAĞLAYAN 11 25 10 22,50 10 11 7,25 0 11 -2,75 1 4 0,00 4 7 2,25 40 43 29,25 231,122 755

115 0 ALİ ARDA SEVİNÇ 11 27 10 24,50 4 2 3,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 35 20 30,00 230,456 761

116 0 NİSA ZEYNEP ÇÖLAK 11 16 6 14,50 11 5 9,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 5 1,75 34 21 28,75 229,493 763

117 0 ELİF EROL 11 29 5 27,75 2 5 0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 34 15 30,25 229,333 766

118 0 MERT ÇİÇEKCİ 11 25 14 21,50 6 8 4,00 3 11 0,25 2 5 0,75 4 8 2,00 40 46 28,50 224,148 787

119 0 İPEK NUR UZGUR 11 12 18 7,50 17 13 13,75 3 3 2,25 1 6 -0,50 5 6 3,50 38 46 26,50 222,946 791

120 0 HATİCE KÜBRA TEKİN 11 26 9 23,75 4 11 1,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 4 5 2,75 37 36 28,00 219,742 801

121 0 MÜCAHİD KARAMAN 11 9 3 8,25 16 16 12,00 3 10 0,50 3 9 0,75 5 8 3,00 36 46 24,50 213,267 823

122 0 BARAN HATO 11 25 11 22,25 5 6 3,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 31 23 25,25 210,936 833

123 0 AZRA NUR TİN 11 15 8 13,00 2 7 0,25 7 3 6,25 6 5 4,75 30 23 24,25 210,847 836

124 0 ECE TÜRKÜ GED İK 11 27 13 23,75 8 31 0,25 3 11 0,25 2 11 -0,75 4 6 2,50 44 72 26,00 210,682 838

125 0 YAĞIZ GÜNCAN 11 26 12 23,00 5 7 3,25 2 9 -0,25 33 28 26,00 210,165 843

126 0 EDA CAN 11 22 8 20,00 9 15 5,25 3 8 1,00 0 7 -1,75 2 8 0,00 36 46 24,50 209,253 848

127 0 YASEMİN SARIASLAN 11 23 15 19,25 7 17 2,75 3 8 1,00 4 4 3,00 1 7 -0,75 38 51 25,25 209,151 850

128 0 CUMHUR ATASEVEN 11 21 19 16,25 4 10 1,50 5 8 3,00 4 9 1,75 34 46 22,50 207,605 854

129 0 BERKAY GÜRER 11 13 14 9,50 10 1 9,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 29 23 23,25 206,147 859

130 0 HÜSEYİN EFE AKYILDIZ 11 26 12 23,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 30 23 24,25 204,936 864

131 0 HAYRUNNİSA GÜNEŞ 11 23 16 19,00 8 30 0,50 4 9 1,75 4 9 1,75 3 9 0,75 42 73 23,75 200,575 875

132 0 SELİM UZUNOĞLU 11 20 10 17,50 3 8 1,00 3 6 1,50 1 8 -1,00 27 32 19,00 195,158 895

133 0 ELİF KIRAÇ 11 19 7 17,25 5 11 2,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 9 1,75 30 35 21,25 192,113 910

134 503 SİMA NUR GÜCLÜ 11 21 5 19,75 1 12 -2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 5 4 4,00 30 31 22,25 192,025 912

135 0 İREM YILMAZ 11 17 8 15,00 3 7 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 5 2,75 27 22 21,50 191,268 915

136 0 UMUT TAYLAN 11 22 12 19,00 5 10 2,50 2 8 0,00 1 1 0,75 0 6 -1,50 30 37 20,75 190,961 917

137 0 AZRA NUR AKIN 11 17 4 16,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 3 3,25 24 12 21,00 189,598 920

138 0 FATİH EMRE ADIYAMAN11 19 7 17,25 6 19 1,25 2 7 0,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 31 43 20,25 187,015 927

139 0 PELİN ATAK 11 18 11 15,25 3 9 0,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 5 5 3,75 27 35 18,25 177,901 942

140 0 YİĞİTOSMANGENÇOĞLU11 16 9 13,75 4 9 1,75 3 8 1,00 1 2 0,50 24 28 17,00 173,618 956



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

141 0 BERKAY YAMA N 11 18 10 15,50 3 16 -1,00 3 11 0,25 0 4 -1,00 3 5 1,75 27 46 15,50 165,096 971

142 0 YİĞİT KERİM  DANIŞ 11 16 24 10,00 11 28 4,00 2 12 -1,00 2 11 -0,75 4 9 1,75 35 84 14,00 163,122 976

143 0 SENA NUR ÜNAL 11 17 19 12,25 6 17 1,75 3 8 1,00 1 11 -1,75 2 9 -0,25 29 64 13,00 157,304 985

144 0 YUSUF ZİYA YARDIMCI 11 9 7 7,25 8 17 3,75 2 10 -0,50 3 5 1,75 1 4 0,00 23 43 12,25 155,049 991

145 0 DUYGU ÖZMEN 11 13 18 8,50 6 21 0,75 4 9 1,75 0 10 -2,50 4 8 2,00 27 66 10,50 145,097 1005

146 0 BEYZA NUR YARDIMCI 11 17 21 11,75 6 21 0,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 7 -0,75 24 58 9,50 142,145 1008

147 0 BETÜL YAZICI 11 32 8 30,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 33 14 29,50

148 0 HÜSNE ECEM ASLAN 11 29 11 26,25 4 22 -1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 11 -1,75 36 49 23,75

149 0 SELMA ADA ARI 11 27 7 25,25 0 1 -0,25 1 9 -1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 29 21 23,75

150 0 SUDENAZ KESKİN 11 24 9 21,75 1 7 -0,75 25 16 21,00

151 0 MERYEM ARSLAN 11 20 5 18,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 8 18,00

152 0 ECE UYSAL 11 23 12 20,00 2 14 -1,50 0 3 -0,75 25 29 17,75

153 0 BEKİR TOPRAK GÜLER 11 23 16 19,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 8 -1,00 2 7 0,25 26 38 16,50

154 0 BERKAY BABAÖZÜ 11 20 14 16,50 8 32 0,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 30 57 15,75

155 308 BELİZ ATAK 11 20 12 17,00 0 5 -1,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 21 23 15,25

156 0 BARIŞ ŞAHİN 11 18 20 13,00 6 27 -0,75 4 7 2,25 1 7 -0,75 1 12 -2,00 30 73 11,75

157 0 ALİ ANTEPLİ 11 16 24 10,00 5 35 -3,75 2 12 -1,00 5 8 3,00 0 13 -3,25 28 92 5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SAY
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 139 KEREM ERDOĞDU 11A 24 13 20,75 9 11 6,25 2 9 -0,25 3 4 2,00 38 37 28,75 227,461 773

2 0 MUHAMMED ÖKMEN 11A 24 8 22,00 5 2 4,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 30 15 26,25 215,957 815

3 1115 BERKAY ASLAN 11A 20 20 15,00 9 31 1,25 0 14 -3,50 1 12 -2,00 1 12 -2,00 31 89 8,75 140,753 1013

4 0 ALARA SENA B LB I 11A 8 7 6,25 3 14 -0,50 3 7 1,25 1 4 0,00 4 6 2,50 19 38 9,50 139,015 1015

5 0 KÜBRA OZDEMİR 11A 4 14 0,50 5 16 1,00 1 4 0,00 3 3 2,25 1 2 0,50 14 39 4,25 118,130 1025

6 0 SERKAN KELGÖKMEN 11A 8 28 1,00 7 30 -0,50 2 12 -1,00 2 4 1,00 19 74 0,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SAY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 0 HALİL AĞLADIM 11B 8 3 7,25 2 5 0,75 3 3 2,25 5 4 4,00 18 15 14,25 164,695 973

2 9017 KAYI ÇINAR CANDEMİR 11B 23 17 18,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 10 -0,50 26 34 17,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 9065 AHMED SADIK TİTİZ 11C 31 7 29,25 26 2 25,50 5 4 4,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 67 16 63,00 387,671 179

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 0 YAHYA YILMAZ AYDIN 11D 32 7 30,25 28 5 26,75 7 7 5,25 8 5 6,75 3 6 1,50 78 30 70,50 419,117 118

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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11J SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11J

KATILIMLAR

1 0 YUNUS EMRE ÇALIŞKAN11J 25 8 23,00 11 5 9,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 39 22 33,50 250,956 650

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11L SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11L

KATILIMLAR

1 0 TUANA SAĞLAMCAN 11L 33 6 31,50 6 3 5,25 3 1 2,75 2 3 1,25 5 3 4,25 49 16 45,00 294,051 476

2 844 AZRA ÖZEN 11L 22 18 17,50 2 10 -0,50 4 5 2,75 1 3 0,25 4 3 3,25 33 39 23,25 196,991 889

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11Z SINIFI TYT NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

SINIF: 11Z

KATILIMLAR

1 0 CANSU EVİZ 11Z 11 28 4,00 0 7 -1,75 1 9 -1,25 4 8 2,00 16 52 3,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

KATILIMLAR

1 0 MERVE KAVAKLI 11 40 0 40,00 37 1 36,75 38 1 37,75 115 2 114,50 607,837 1 1 1 1 1

2 0 EDA DENKİZ 11 36 3 35,25 38 2 37,50 39 1 38,75 113 6 111,50 595,326 2 2 3 3 3

3 0 FATİH MÜMTAZER 11 36 3 35,25 38 2 37,50 39 1 38,75 113 6 111,50 595,326 2 2 3 3 3

4 0 CEREN ASLAN 11 36 3 35,25 38 2 37,50 39 1 38,75 113 6 111,50 595,326 2 2 3 3 3

5 0 ZEYNEP ER 11 36 3 35,25 38 2 37,50 39 1 38,75 113 6 111,50 595,326 2 2 3 3 3

6 0 NAZLI KESKİN 11 35 4 34,00 38 2 37,50 39 1 38,75 112 7 110,25 589,985 6 6 11 11 11

7 0 GÖRKEM SOLAK 11 38 1 37,75 37 3 36,25 37 3 36,25 112 7 110,25 589,731 7 7 13 13 13

8 0 BAKİ SANCAK 11 37 3 36,25 36 3 35,25 35 3 34,25 108 9 105,75 570,299 8 8 15 15 15

9 0 DENİZ GÖK 11 34 6 32,50 36 4 35,00 37 3 36,25 107 13 103,75 560,925 9 9 17 17 17

10 0 UMUT TAŞCI 11 33 6 31,50 36 4 35,00 37 3 36,25 106 13 102,75 556,652 10 10 19 19 19

11 0 HARUN ENGİNOVA 11 33 6 31,50 36 4 35,00 37 3 36,25 106 13 102,75 556,652 10 10 19 19 19

12 0 EMİR BENLİ 11 34 5 32,75 35 5 33,75 37 3 36,25 106 13 102,75 555,621 12 12 23 23 23

13 0 KEMAL POLAT 11 32 8 30,00 39 1 38,75 34 5 32,75 105 14 101,50 555,493 13 13 25 25 25

14 0 ABDULLAH KAZAK 11 32 8 30,00 39 1 38,75 34 5 32,75 105 14 101,50 555,493 13 13 25 25 25

15 0 CANAN TAŞ 11 36 3 35,25 33 7 31,25 37 3 36,25 106 13 102,75 553,558 15 15 29 29 29

16 0 SERRA İREM TAŞDEMİR 11 35 3 34,25 36 0 36,00 26 10 23,50 97 13 93,75 522,985 16 16 31 31 34

17 0 SUDENAZ ALMAS 11 36 3 35,25 36 1 35,75 23 9 20,75 95 13 91,75 515,088 17 17 33 33 37

18 0 MERVE CAN 11 35 5 33,75 31 0 31,00 29 7 27,25 95 12 92,00 510,216 18 18 34 35 40

19 0 BARAN SERTTÜRK 11 32 5 30,75 35 1 34,75 26 5 24,75 93 11 90,25 506,610 19 19 35 37 42

20 0 BURAK ŞEN 11 35 5 33,75 33 3 32,25 23 9 20,75 91 17 86,75 490,836 20 20 37 39 46

21 0 HİLAL KARAL 11 32 5 30,75 30 1 29,75 24 10 21,50 86 16 82,00 468,243 21 21 38 41 62

22 1501 ENES ÖZDEMİR 11 34 4 33,00 24 4 23,00 25 4 24,00 83 12 80,00 453,351 22 22 39 43 79

23 0 HASAN HÜSEYİN TEKE 11 23 8 21,00 36 2 35,50 20 8 18,00 79 18 74,50 442,028 23 23 42 46 92

24 0 ALİ YUSUF ERGİN 11 34 6 32,50 26 6 24,50 23 13 19,75 83 25 76,75 442,023 24 24 43 48 94

25 0 İBRAHİM BAYAR 11 31 8 29,00 31 5 29,75 20 14 16,50 82 27 75,25 440,956 25 25 45 50 96

26 0 ELİF ALTUN 11 25 5 23,75 34 2 33,50 18 12 15,00 77 19 72,25 431,697 26 26 46 53 105

27 0 ÖMER KOLAYCA 11 32 8 30,00 32 2 31,50 10 6 8,50 74 16 70,00 422,454 27 27 48 55 115

28 0 YAHYA YILMAZ AYDIN 11D 32 7 30,25 28 5 26,75 18 18 13,50 78 30 70,50 419,117 1 28 50 57 118

29 0 AYŞE ZEYNEP ÇOLAK 11 37 3 36,25 24 6 22,50 14 10 11,50 75 19 70,25 415,164 28 29 53 60 128

30 0 BARIŞ Ö *ERDİVENLİ 11 38 2 37,50 21 9 18,75 18 17 13,75 77 28 70,00 410,303 29 30 55 62 135

31 0 AYÇA BOLAT 11 35 4 34,00 26 2 25,50 11 11 8,25 72 17 67,75 407,968 30 31 57 64 140

32 0 BERRA POLAT 11 32 6 30,50 23 9 20,75 21 16 17,00 76 31 68,25 403,464 31 32 59 66 147

33 0 TÜRKER TÜRK 11 31 9 28,75 28 4 27,00 15 17 10,75 74 30 66,50 403,086 32 33 61 68 149

34 0 RÜVEYDA SEMA GÜRLER11 33 6 31,50 27 3 26,25 11 12 8,00 71 21 65,75 400,118 33 34 63 70 153

35 0 KADIR KAAN ZORLU 11 33 3 32,25 20 7 18,25 18 6 16,50 71 16 67,00 396,216 34 35 64 72 160

36 0 İBRAHİM ENES BİLİCİ 11 27 12 24,00 26 4 25,00 18 12 15,00 71 28 64,00 389,432 35 36 66 74 173

37 0 ALEYNA SARIKAYA 11 31 9 28,75 23 5 21,75 16 9 13,75 70 23 64,25 388,208 36 37 67 76 177

38 9065 AHMED SADIK TİTİZ 11C 31 7 29,25 26 2 25,50 10 7 8,25 67 16 63,00 387,671 1 38 69 78 179

39 0 FATMA GÖKÇE GÖKŞİN 11 38 1 37,75 18 5 16,75 13 13 9,75 69 19 64,25 385,327 37 39 71 80 187

40 0 SAMET BASRİ AYAS 11 23 6 21,50 31 1 30,75 12 11 9,25 66 18 61,50 385,282 38 40 73 82 189

41 0 FİKRET TALHA ÖZMEN 11 36 3 35,25 20 3 19,25 11 8 9,00 67 14 63,50 384,418 39 41 75 84 192

42 0 YAĞMUR ALAN 11 32 8 30,00 24 3 23,25 12 10 9,50 68 21 62,75 384,358 40 42 77 86 194

43 0 BEYZANUR YAZICI 11 32 7 30,25 31 7 29,25 3 8 1,00 66 22 60,50 382,337 41 43 79 88 198

44 0 HALİL AYGÜN 11 31 8 29,00 21 3 20,25 16 10 13,50 68 21 62,75 380,639 42 44 81 90 203

45 0 DENİZAY KARAKUŞ 11 32 5 30,75 22 1 21,75 10 4 9,00 64 10 61,50 377,934 43 45 83 92 211

46 0 DİYAR KOYUNCU 11 33 6 31,50 19 8 17,00 16 9 13,75 68 23 62,25 375,743 44 46 85 94 215

47 328 HAKAN GÖĞEBAKAN 11 24 14 20,50 25 5 23,75 15 4 14,00 64 23 58,25 364,142 45 47 87 97 241

48 0 RAHMİ EREN ÇAKIR 11 34 5 32,75 15 3 14,25 15 8 13,00 64 16 60,00 364,093 46 48 89 99 243
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

KATILIMLAR

49 0 ENES POLAT 11 33 7 31,25 21 2 20,50 7 3 6,25 61 12 58,00 362,803 47 49 91 101 251

50 0 DEFNE ARSLAN 11 30 8 28,00 21 14 17,50 18 18 13,50 69 40 59,00 362,346 48 50 94 104 255

51 0 ZEYNEP ERİNÇ 11 32 8 30,00 34 5 32,75 66 13 62,75 357,946 49 51 96 107 268

52 0 ALMİNA SERBEST 11 33 6 31,50 19 10 16,50 12 14 8,50 64 30 56,50 352,394 50 52 99 110 283

53 0 VERDA BİLİR 11 35 5 33,75 21 5 19,75 7 22 1,50 63 32 55,00 350,842 51 53 101 113 288

54 0 ÖMER FARUK OĞUZ 11 29 6 27,50 22 9 19,75 13 20 8,00 64 35 55,25 349,889 52 54 103 115 291

55 0 UMUT KAAN BORİ 11 32 7 30,25 16 6 14,50 14 9 11,75 62 22 56,50 349,733 53 55 105 117 293

56 0 UMAY DENİZ 11 30 6 28,50 17 10 14,50 16 10 13,50 63 26 56,50 349,189 54 56 107 119 297

57 0 CANAN CANDAŞ 11 33 7 31,25 21 9 18,75 7 9 4,75 61 25 54,75 347,938 55 57 109 121 303

58 0 GÜLFEM ŞEVVAL ÖNAL 11 34 2 33,50 15 7 13,25 10 5 8,75 59 14 55,50 345,362 56 58 110 126 313

59 0 MELİKE KOÇAK 11 20 13 16,75 24 5 22,75 17 16 13,00 61 34 52,50 339,058 57 59 111 129 325

60 0 HAFİZE CEYDA SELBES 11 33 3 32,25 17 7 15,25 4 2 3,50 54 12 51,00 329,416 58 60 113 134 345

61 0 BELİNAY BAYKAL 11 32 7 30,25 14 8 12,00 11 10 8,50 57 25 50,75 324,111 59 61 115 136 354

62 0 ELİF İPKİN 11 27 13 23,75 14 2 13,50 16 12 13,00 57 27 50,25 321,813 60 62 118 140 362

63 0 ERTUĞRUL DENLİ 11 32 1 31,75 16 5 14,75 48 6 46,50 320,301 61 63 119 142 366

64 0 YAĞMUR DUMAN 11 29 10 26,50 16 5 14,75 11 12 8,00 56 27 49,25 320,126 62 64 121 144 368

65 0 DAMLA ERBAŞ 11 30 5 28,75 14 4 13,00 9 9 6,75 53 18 48,50 315,866 63 65 124 147 382

66 0 SILA YILMA Z 11 28 9 25,75 12 2 11,50 15 13 11,75 55 24 49,00 315,210 64 66 125 149 386

67 0 TARIK ARSLAN 11 30 10 27,50 22 11 19,25 0 1 -0,25 52 22 46,50 314,654 65 67 127 151 389

68 0 ESMA BÜŞRA ÇAKMAK 11 31 8 29,00 14 7 12,25 10 12 7,00 55 27 48,25 314,102 66 68 128 153 391

69 0 BEYZA TOPRAK 11 23 13 19,75 20 4 19,00 10 9 7,75 53 26 46,50 311,959 67 69 130 156 404

70 0 ZEYNEP GÖKBEĞEN 11 34 4 33,00 15 6 13,50 49 10 46,50 309,832 68 70 131 158 409

71 0 ÖMER FARUK PEHLİVANL11 18 8 16,00 19 3 18,25 13 7 11,25 50 18 45,50 305,979 69 71 133 162 421

72 0 CEMRE ERTEM 11 30 9 27,75 16 1 15,75 3 5 1,75 49 15 45,25 305,803 70 72 135 164 424

73 0 ZAFER EROL 11 28 5 26,75 14 3 13,25 9 12 6,00 51 20 46,00 305,623 71 73 137 166 426

74 0 EMİR EMİRZA 11 32 6 30,50 15 10 12,50 47 16 43,00 305,014 72 74 139 168 429

75 0 EFLAL İNAT 11 28 10 25,50 19 10 16,50 8 22 2,50 55 42 44,50 302,984 73 75 141 172 436

76 0 BERKAY AYDOĞD U 11 29 3 28,25 17 7 15,25 2 5 0,75 48 15 44,25 301,428 74 76 143 175 441

77 0 VUSLAT CAYLAK 11 30 4 29,00 12 8 10,00 10 14 6,50 52 26 45,50 300,650 75 77 145 178 446

78 0 G SUDE SARIKAYA 11 15 3 14,25 20 7 18,25 15 13 11,75 50 23 44,25 300,482 76 78 147 180 448

79 0 MEHMETALİ DOĞAN 11 24 16 20,00 13 4 12,00 17 15 13,25 54 35 45,25 299,133 77 79 149 184 460

80 0 NİSA BAYINDIR 11 31 9 28,75 16 6 14,50 1 3 0,25 48 18 43,50 297,760 78 80 152 187 466

81 0 TUANA SAĞLAMCAN 11L 33 6 31,50 6 3 5,25 10 7 8,25 49 16 45,00 294,051 1 81 154 192 476

82 0 PINAR POLAT 11 25 2 24,50 9 8 7,00 16 10 13,50 50 20 45,00 293,862 79 82 155 194 478

83 0 ARDA YAĞMUR 11 30 6 28,50 15 11 12,25 45 17 40,75 293,828 80 83 157 196 481

84 0 ENES TUNÇDÖKEN 11 28 4 27,00 17 17 12,75 45 21 39,75 288,162 81 84 159 200 496

85 0 SANEM ÖZDEMİR 11 29 10 26,50 16 24 10,00 10 17 5,75 55 51 42,25 286,996 82 85 161 202 501

86 0 UTKU DP 11 23 6 21,50 12 5 10,75 12 11 9,25 47 22 41,50 283,322 83 86 162 206 521

87 0 SUDE TEKGÖZOĞLU 11 30 7 28,25 12 9 9,75 6 11 3,25 48 27 41,25 283,294 84 87 164 208 523

88 0 SILA ÇETİN 11 28 11 25,25 10 10 7,50 12 13 8,75 50 34 41,50 280,796 85 88 165 210 533

89 0 NEHİR ECE ALKAN 11 31 4 30,00 9 18 4,50 9 10 6,50 49 32 41,00 276,884 86 89 166 215 543

90 2932 FATİH AKDEMİR 11 25 9 22,75 15 24 9,00 14 23 8,25 54 56 40,00 275,779 87 90 169 219 550

91 0 BERRA ÖZCAN 11 21 6 19,50 13 11 10,25 14 16 10,00 48 33 39,75 275,198 88 91 170 221 552

92 0 NİDA NUR AYGÖRDÜ 11 31 7 29,25 7 5 5,75 9 15 5,25 47 27 40,25 275,099 89 92 172 223 554

93 0 MELEK ÇEKER 11 23 9 20,75 13 3 12,25 8 8 6,00 44 20 39,00 274,887 90 93 173 225 558

94 0 RABİA AKTEPE 11 30 7 28,25 9 7 7,25 6 7 4,25 45 21 39,75 274,511 91 94 175 227 560

95 0 ÖZGÜR ŞAHİN 11 28 4 27,00 13 16 9,00 7 17 2,75 48 37 38,75 272,149 92 95 176 229 566

96 0 HÜSEYİN GÖK 11 24 12 21,00 16 13 12,75 9 19 4,25 49 44 38,00 271,571 93 96 177 231 570
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

KATILIMLAR

97 0 BURAK ÇETİNKAYA 11 32 5 30,75 7 6 5,50 1 1 0,75 40 12 37,00 262,405 94 97 180 242 606

98 0 EYLÜL ARSLAN 11 34 6 32,50 5 10 2,50 4 10 1,50 43 26 36,50 257,561 95 98 182 246 623

99 0 HALİL HAZAR 11 23 14 19,50 14 18 9,50 12 23 6,25 49 55 35,25 256,517 96 99 184 249 627

100 0 ELİF BAŞAK DURMUŞ 11 23 14 19,50 13 4 12,00 6 15 2,25 42 33 33,75 253,414 97 100 187 254 638

101 0 PELİN EDA SERİN 11 28 12 25,00 5 6 3,50 9 7 7,25 42 25 35,75 253,393 98 101 188 256 640

102 0 SAMET GÜRLEYİK 11 23 13 19,75 12 9 9,75 7 10 4,50 42 32 34,00 251,926 99 102 189 258 644

103 0 YUNUS EMRE ÇALIŞKAN 11J 25 8 23,00 11 5 9,75 3 9 0,75 39 22 33,50 250,956 1 103 192 261 650

104 0 ASLI BEREN EREN 11 25 6 23,50 7 5 5,75 5 1 4,75 37 12 34,00 248,549 100 104 195 266 665

105 0 NURSEMA BALCI 11 27 13 23,75 12 8 10,00 2 12 -1,00 41 33 32,75 248,502 101 105 196 268 667

106 0 MUHAMMET CAN SABANCI11 26 11 23,25 8 2 7,50 4 6 2,50 38 19 33,25 247,487 102 106 197 271 672

107 0 CEREN ÇEVİK 11 32 8 30,00 7 13 3,75 2 8 0,00 41 29 33,75 247,308 103 107 198 273 676

108 0 AZRA ÖZYÜREK 11 20 18 15,50 15 10 12,50 9 20 4,00 44 48 32,00 245,805 104 108 200 276 685

109 0 HELİN KOCA 11 23 8 21,00 12 14 8,50 7 16 3,00 42 38 32,50 244,952 105 109 201 278 688

110 0 TUĞBA TÜRKEL 11 18 15 14,25 17 5 15,75 4 13 0,75 39 33 30,75 244,155 106 110 204 281 693

111 0 ALİ RIZA KILINÇ 11 23 3 22,25 9 2 8,50 2 5 0,75 34 10 31,50 241,379 107 111 207 285 709

112 0 PAŞA ATİLLA 11 17 4 16,00 8 3 7,25 12 13 8,75 37 20 32,00 239,996 108 112 208 289 715

113 0 ÖMER ÖĞÜT 11 24 11 21,25 8 4 7,00 8 20 3,00 40 35 31,25 238,373 109 113 211 292 720

114 0 SILA ERGEZEN 11 28 12 25,00 8 11 5,25 3 8 1,00 39 31 31,25 237,552 110 114 213 294 725

115 0 ARDA UMUL 11 25 12 22,00 11 6 9,50 4 21 -1,25 40 39 30,25 237,485 111 115 215 296 727

116 0 ZEYNEP IŞILAK 11 24 15 20,25 11 14 7,50 8 21 2,75 43 50 30,50 235,659 112 116 217 299 733

117 0 SEMİH BARBAK 11 32 8 30,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 34 12 31,00 234,140 113 117 219 302 743

118 0 CANSU ÇAĞLAYAN 11 25 10 22,50 10 11 7,25 5 22 -0,50 40 43 29,25 231,122 114 118 222 308 755

119 0 ALİ ARDA SEVİNÇ 11 27 10 24,50 4 2 3,50 4 8 2,00 35 20 30,00 230,456 115 119 223 310 761

120 0 NİSA ZEYNEP ÇÖLAK 11 16 6 14,50 11 5 9,75 7 10 4,50 34 21 28,75 229,493 116 120 225 312 763

121 0 ELİF EROL 11 29 5 27,75 2 5 0,75 3 5 1,75 34 15 30,25 229,333 117 121 227 314 766

122 139 KEREM ERDOĞDU 11A 24 13 20,75 9 11 6,25 5 13 1,75 38 37 28,75 227,461 1 122 229 316 773

123 0 MERT ÇİÇEKCİ 11 25 14 21,50 6 8 4,00 9 24 3,00 40 46 28,50 224,148 118 123 234 321 787

124 0 İPEK NUR UZGUR 11 12 18 7,50 17 13 13,75 9 15 5,25 38 46 26,50 222,946 119 124 237 324 791

125 0 HATİCE KÜBRA TEKİN 11 26 9 23,75 4 11 1,25 7 16 3,00 37 36 28,00 219,742 120 125 239 329 801

126 0 MUHAMMED ÖKMEN 11A 24 8 22,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 30 15 26,25 215,957 2 126 243 337 815

127 0 MÜCAHİD KARAMAN 11 9 3 8,25 16 16 12,00 11 27 4,25 36 46 24,50 213,267 121 127 246 342 823

128 0 BARAN HATO 11 25 11 22,25 5 6 3,50 1 6 -0,50 31 23 25,25 210,936 122 128 247 346 833

129 0 AZRA NUR TİN 11 15 8 13,00 15 15 11,25 30 23 24,25 210,847 123 129 249 349 836

130 0 ECE TÜRKÜ GED İK 11 27 13 23,75 8 31 0,25 9 28 2,00 44 72 26,00 210,682 124 130 251 351 838

131 0 YAĞIZ GÜNCAN 11 26 12 23,00 7 16 3,00 33 28 26,00 210,165 125 131 252 354 843

132 0 EDA CAN 11 22 8 20,00 9 15 5,25 5 23 -0,75 36 46 24,50 209,253 126 132 253 356 848

133 0 YASEMİN SARIASLAN 11 23 15 19,25 7 17 2,75 8 19 3,25 38 51 25,25 209,151 127 133 255 358 850

134 0 CUMHUR ATASEVEN 11 21 19 16,25 13 27 6,25 34 46 22,50 207,605 128 134 257 361 854

135 0 BERKAY GÜRER 11 13 14 9,50 10 1 9,75 6 8 4,00 29 23 23,25 206,147 129 135 259 363 859

136 0 HÜSEYİN EFE AKYILDIZ 11 26 12 23,00 2 2 1,50 2 9 -0,25 30 23 24,25 204,936 130 136 261 365 864

137 0 MİRAY  GÜNYÜZÜ 7 5 5,75 12 3 11,25 10 21 4,75 29 29 21,75 200,742 1 137 263 368 873

138 0 HAYRUNNİSA GÜNEŞ 11 23 16 19,00 8 30 0,50 11 27 4,25 42 73 23,75 200,575 131 138 265 370 875

139 844 AZRA ÖZEN 11L 22 18 17,50 2 10 -0,50 9 11 6,25 33 39 23,25 196,991 2 139 267 373 889

140 0 SELİM UZUNOĞLU 11 20 10 17,50 7 22 1,50 27 32 19,00 195,158 132 140 268 375 895

141 0 ELİF KIRAÇ 11 19 7 17,25 5 11 2,25 6 17 1,75 30 35 21,25 192,113 133 141 269 378 910

142 503 SİMA NUR GÜCLÜ 11 21 5 19,75 1 12 -2,00 8 14 4,50 30 31 22,25 192,025 134 142 270 380 912

143 0 İREM YILMAZ 11 17 8 15,00 3 7 1,25 7 7 5,25 27 22 21,50 191,268 135 143 272 382 915

144 0 UMUT TAYLAN 11 22 12 19,00 5 10 2,50 3 15 -0,75 30 37 20,75 190,961 136 144 273 384 917
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

KATILIMLAR

145 0 AZRA NUR AKIN 11 17 4 16,00 2 3 1,25 5 5 3,75 24 12 21,00 189,598 137 145 276 387 920

146 0 FATİH EMRE ADIYAMAN 11 19 7 17,25 6 19 1,25 6 17 1,75 31 43 20,25 187,015 138 146 278 390 927

147 0 PELİN ATAK 11 18 11 15,25 3 9 0,75 6 15 2,25 27 35 18,25 177,901 139 147 280 393 942

148 0 YİĞİTOSMANGENÇOĞLU 11 16 9 13,75 4 9 1,75 4 10 1,50 24 28 17,00 173,618 140 148 283 397 956

149 0 BERKAY YAMA N 11 18 10 15,50 3 16 -1,00 6 20 1,00 27 46 15,50 165,096 141 149 285 401 971

150 0 HALİL AĞLADIM 11B 8 3 7,25 10 12 7,00 18 15 14,25 164,695 1 150 287 403 973

151 0 YİĞİT KERİM  DANIŞ 11 16 24 10,00 11 28 4,00 8 32 0,00 35 84 14,00 163,122 142 151 289 406 976

152 0 SENA NUR ÜNAL 11 17 19 12,25 6 17 1,75 6 28 -1,00 29 64 13,00 157,304 143 152 290 410 985

153 0 YUSUF ZİYA YARDIMCI 11 9 7 7,25 8 17 3,75 6 19 1,25 23 43 12,25 155,049 144 153 292 414 991

154 0 KAYRA KILIC 14 15 10,25 4 9 1,75 4 16 0,00 22 40 12,00 152,720 2 154 294 416 995

155 0 DUYGU ÖZMEN 11 13 18 8,50 6 21 0,75 8 27 1,25 27 66 10,50 145,097 145 155 296 421 1005

156 0 BEYZA NUR YARDIMCI 11 17 21 11,75 6 21 0,75 1 16 -3,00 24 58 9,50 142,145 146 156 298 423 1008

157 1115 BERKAY ASLAN 11A 20 20 15,00 9 31 1,25 2 38 -7,50 31 89 8,75 140,753 3 157 300 425 1013

158 0 ALARA SENA B LB I 11A 8 7 6,25 3 14 -0,50 8 17 3,75 19 38 9,50 139,015 4 158 301 427 1015

159 0 KÜBRA OZDEMİR 11A 4 14 0,50 5 16 1,00 5 9 2,75 14 39 4,25 118,130 5 159 304 431 1025

160 0 BETÜL YAZICI 11 32 8 30,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 33 14 29,50

161 0 HÜSNE ECEM ASLAN 11 29 11 26,25 4 22 -1,50 3 16 -1,00 36 49 23,75

162 0 SELMA ADA ARI 11 27 7 25,25 0 1 -0,25 2 13 -1,25 29 21 23,75

163 0 SUDENAZ KESKİN 11 24 9 21,75 1 7 -0,75 25 16 21,00

164 0 MERYEM ARSLAN 11 20 5 18,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 8 18,00

165 0 ECE UYSAL 11 23 12 20,00 2 14 -1,50 0 3 -0,75 25 29 17,75

166 9017 KAYI ÇINAR CANDEMİR 11B 23 17 18,75 3 17 -1,25 26 34 17,50

167 0 BEKİR TOPRAK GÜLER 11 23 16 19,00 0 3 -0,75 3 19 -1,75 26 38 16,50

168 0 BERKAY BABAÖZÜ 11 20 14 16,50 8 32 0,00 2 11 -0,75 30 57 15,75

169 308 BELİZ ATAK 11 20 12 17,00 0 5 -1,25 1 6 -0,50 21 23 15,25

170 0 BARIŞ ŞAHİN 11 18 20 13,00 6 27 -0,75 6 26 -0,50 30 73 11,75

171 0 ALİ ANTEPLİ 11 16 24 10,00 5 35 -3,75 7 33 -1,25 28 92 5,00

172 0 CANSU EVİZ 11Z 11 28 4,00 5 24 -1,00 16 52 3,00

173 0 SERKAN KELGÖKMEN 11A 8 28 1,00 7 30 -0,50 4 16 0,00 19 74 0,50
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 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 MİRAY  GÜNYÜZÜ 7 5 5,75 12 3 11,25 10 21 4,75 29 29 21,75 200,742 1 137 263 368 873

2 0 KAYRA KILIC 14 15 10,25 4 9 1,75 4 16 0,00 22 40 12,00 152,720 2 154 294 416 995
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11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 MERVE KAVAKLI 11 40 0 40,00 37 1 36,75 38 1 37,75 115 2 114,50 607,837 1 1 1 1 1

2 0 EDA DENKİZ 11 36 3 35,25 38 2 37,50 39 1 38,75 113 6 111,50 595,326 2 2 3 3 3

3 0 FATİH MÜMTAZER 11 36 3 35,25 38 2 37,50 39 1 38,75 113 6 111,50 595,326 2 2 3 3 3

4 0 CEREN ASLAN 11 36 3 35,25 38 2 37,50 39 1 38,75 113 6 111,50 595,326 2 2 3 3 3

5 0 ZEYNEP ER 11 36 3 35,25 38 2 37,50 39 1 38,75 113 6 111,50 595,326 2 2 3 3 3

6 0 NAZLI KESKİN 11 35 4 34,00 38 2 37,50 39 1 38,75 112 7 110,25 589,985 6 6 11 11 11

7 0 GÖRKEM SOLAK 11 38 1 37,75 37 3 36,25 37 3 36,25 112 7 110,25 589,731 7 7 13 13 13

8 0 BAKİ SANCAK 11 37 3 36,25 36 3 35,25 35 3 34,25 108 9 105,75 570,299 8 8 15 15 15

9 0 DENİZ GÖK 11 34 6 32,50 36 4 35,00 37 3 36,25 107 13 103,75 560,925 9 9 17 17 17

10 0 UMUT TAŞCI 11 33 6 31,50 36 4 35,00 37 3 36,25 106 13 102,75 556,652 10 10 19 19 19

11 0 HARUN ENGİNOVA 11 33 6 31,50 36 4 35,00 37 3 36,25 106 13 102,75 556,652 10 10 19 19 19

12 0 EMİR BENLİ 11 34 5 32,75 35 5 33,75 37 3 36,25 106 13 102,75 555,621 12 12 23 23 23

13 0 KEMAL POLAT 11 32 8 30,00 39 1 38,75 34 5 32,75 105 14 101,50 555,493 13 13 25 25 25

14 0 ABDULLAH KAZAK 11 32 8 30,00 39 1 38,75 34 5 32,75 105 14 101,50 555,493 13 13 25 25 25

15 0 CANAN TAŞ 11 36 3 35,25 33 7 31,25 37 3 36,25 106 13 102,75 553,558 15 15 29 29 29

16 0 SERRA İREM TAŞDEMİR 11 35 3 34,25 36 0 36,00 26 10 23,50 97 13 93,75 522,985 16 16 31 31 34

17 0 SUDENAZ ALMAS 11 36 3 35,25 36 1 35,75 23 9 20,75 95 13 91,75 515,088 17 17 33 33 37

18 0 MERVE CAN 11 35 5 33,75 31 0 31,00 29 7 27,25 95 12 92,00 510,216 18 18 34 35 40

19 0 BARAN SERTTÜRK 11 32 5 30,75 35 1 34,75 26 5 24,75 93 11 90,25 506,610 19 19 35 37 42

20 0 BURAK ŞEN 11 35 5 33,75 33 3 32,25 23 9 20,75 91 17 86,75 490,836 20 20 37 39 46

21 0 HİLAL KARAL 11 32 5 30,75 30 1 29,75 24 10 21,50 86 16 82,00 468,243 21 21 38 41 62

22 1501 ENES ÖZDEMİR 11 34 4 33,00 24 4 23,00 25 4 24,00 83 12 80,00 453,351 22 22 39 43 79

23 0 HASAN HÜSEYİN TEKE 11 23 8 21,00 36 2 35,50 20 8 18,00 79 18 74,50 442,028 23 23 42 46 92

24 0 ALİ YUSUF ERGİN 11 34 6 32,50 26 6 24,50 23 13 19,75 83 25 76,75 442,023 24 24 43 48 94

25 0 İBRAHİM BAYAR 11 31 8 29,00 31 5 29,75 20 14 16,50 82 27 75,25 440,956 25 25 45 50 96

26 0 ELİF ALTUN 11 25 5 23,75 34 2 33,50 18 12 15,00 77 19 72,25 431,697 26 26 46 53 105

27 0 ÖMER KOLAYCA 11 32 8 30,00 32 2 31,50 10 6 8,50 74 16 70,00 422,454 27 27 48 55 115

28 0 AYŞE ZEYNEP ÇOLAK 11 37 3 36,25 24 6 22,50 14 10 11,50 75 19 70,25 415,164 28 29 53 60 128

29 0 BARIŞ Ö *ERDİVENLİ 11 38 2 37,50 21 9 18,75 18 17 13,75 77 28 70,00 410,303 29 30 55 62 135

30 0 AYÇA BOLAT 11 35 4 34,00 26 2 25,50 11 11 8,25 72 17 67,75 407,968 30 31 57 64 140

31 0 BERRA POLAT 11 32 6 30,50 23 9 20,75 21 16 17,00 76 31 68,25 403,464 31 32 59 66 147

32 0 TÜRKER TÜRK 11 31 9 28,75 28 4 27,00 15 17 10,75 74 30 66,50 403,086 32 33 61 68 149

33 0 RÜVEYDA SEMA GÜRLER11 33 6 31,50 27 3 26,25 11 12 8,00 71 21 65,75 400,118 33 34 63 70 153

34 0 KADIR KAAN ZORLU 11 33 3 32,25 20 7 18,25 18 6 16,50 71 16 67,00 396,216 34 35 64 72 160

35 0 İBRAHİM ENES BİLİCİ 11 27 12 24,00 26 4 25,00 18 12 15,00 71 28 64,00 389,432 35 36 66 74 173

36 0 ALEYNA SARIKAYA 11 31 9 28,75 23 5 21,75 16 9 13,75 70 23 64,25 388,208 36 37 67 76 177

37 0 FATMA GÖKÇE GÖKŞİN 11 38 1 37,75 18 5 16,75 13 13 9,75 69 19 64,25 385,327 37 39 71 80 187

38 0 SAMET BASRİ AYAS 11 23 6 21,50 31 1 30,75 12 11 9,25 66 18 61,50 385,282 38 40 73 82 189

39 0 FİKRET TALHA ÖZMEN 11 36 3 35,25 20 3 19,25 11 8 9,00 67 14 63,50 384,418 39 41 75 84 192

40 0 YAĞMUR ALAN 11 32 8 30,00 24 3 23,25 12 10 9,50 68 21 62,75 384,358 40 42 77 86 194

41 0 BEYZANUR YAZICI 11 32 7 30,25 31 7 29,25 3 8 1,00 66 22 60,50 382,337 41 43 79 88 198

42 0 HALİL AYGÜN 11 31 8 29,00 21 3 20,25 16 10 13,50 68 21 62,75 380,639 42 44 81 90 203

43 0 DENİZAY KARAKUŞ 11 32 5 30,75 22 1 21,75 10 4 9,00 64 10 61,50 377,934 43 45 83 92 211

44 0 DİYAR KOYUNCU 11 33 6 31,50 19 8 17,00 16 9 13,75 68 23 62,25 375,743 44 46 85 94 215

45 328 HAKAN GÖĞEBAKAN 11 24 14 20,50 25 5 23,75 15 4 14,00 64 23 58,25 364,142 45 47 87 97 241

46 0 RAHMİ EREN ÇAKIR 11 34 5 32,75 15 3 14,25 15 8 13,00 64 16 60,00 364,093 46 48 89 99 243

47 0 ENES POLAT 11 33 7 31,25 21 2 20,50 7 3 6,25 61 12 58,00 362,803 47 49 91 101 251



11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

48 0 DEFNE ARSLAN 11 30 8 28,00 21 14 17,50 18 18 13,50 69 40 59,00 362,346 48 50 94 104 255

49 0 ZEYNEP ERİNÇ 11 32 8 30,00 34 5 32,75 66 13 62,75 357,946 49 51 96 107 268

50 0 ALMİNA SERBEST 11 33 6 31,50 19 10 16,50 12 14 8,50 64 30 56,50 352,394 50 52 99 110 283

51 0 VERDA BİLİR 11 35 5 33,75 21 5 19,75 7 22 1,50 63 32 55,00 350,842 51 53 101 113 288

52 0 ÖMER FARUK OĞUZ 11 29 6 27,50 22 9 19,75 13 20 8,00 64 35 55,25 349,889 52 54 103 115 291

53 0 UMUT KAAN BORİ 11 32 7 30,25 16 6 14,50 14 9 11,75 62 22 56,50 349,733 53 55 105 117 293

54 0 UMAY DENİZ 11 30 6 28,50 17 10 14,50 16 10 13,50 63 26 56,50 349,189 54 56 107 119 297

55 0 CANAN CANDAŞ 11 33 7 31,25 21 9 18,75 7 9 4,75 61 25 54,75 347,938 55 57 109 121 303

56 0 GÜLFEM ŞEVVAL ÖNAL 11 34 2 33,50 15 7 13,25 10 5 8,75 59 14 55,50 345,362 56 58 110 126 313

57 0 MELİKE KOÇAK 11 20 13 16,75 24 5 22,75 17 16 13,00 61 34 52,50 339,058 57 59 111 129 325

58 0 HAFİZE CEYDA SELBES 11 33 3 32,25 17 7 15,25 4 2 3,50 54 12 51,00 329,416 58 60 113 134 345

59 0 BELİNAY BAYKAL 11 32 7 30,25 14 8 12,00 11 10 8,50 57 25 50,75 324,111 59 61 115 136 354

60 0 ELİF İPKİN 11 27 13 23,75 14 2 13,50 16 12 13,00 57 27 50,25 321,813 60 62 118 140 362

61 0 ERTUĞRUL DENLİ 11 32 1 31,75 16 5 14,75 48 6 46,50 320,301 61 63 119 142 366

62 0 YAĞMUR DUMAN 11 29 10 26,50 16 5 14,75 11 12 8,00 56 27 49,25 320,126 62 64 121 144 368

63 0 DAMLA ERBAŞ 11 30 5 28,75 14 4 13,00 9 9 6,75 53 18 48,50 315,866 63 65 124 147 382

64 0 SILA YILMA Z 11 28 9 25,75 12 2 11,50 15 13 11,75 55 24 49,00 315,210 64 66 125 149 386

65 0 TARIK ARSLAN 11 30 10 27,50 22 11 19,25 0 1 -0,25 52 22 46,50 314,654 65 67 127 151 389

66 0 ESMA BÜŞRA ÇAKMAK 11 31 8 29,00 14 7 12,25 10 12 7,00 55 27 48,25 314,102 66 68 128 153 391

67 0 BEYZA TOPRAK 11 23 13 19,75 20 4 19,00 10 9 7,75 53 26 46,50 311,959 67 69 130 156 404

68 0 ZEYNEP GÖKBEĞEN 11 34 4 33,00 15 6 13,50 49 10 46,50 309,832 68 70 131 158 409

69 0 ÖMER FARUK PEHLİVANL11 18 8 16,00 19 3 18,25 13 7 11,25 50 18 45,50 305,979 69 71 133 162 421

70 0 CEMRE ERTEM 11 30 9 27,75 16 1 15,75 3 5 1,75 49 15 45,25 305,803 70 72 135 164 424

71 0 ZAFER EROL 11 28 5 26,75 14 3 13,25 9 12 6,00 51 20 46,00 305,623 71 73 137 166 426

72 0 EMİR EMİRZA 11 32 6 30,50 15 10 12,50 47 16 43,00 305,014 72 74 139 168 429

73 0 EFLAL İNAT 11 28 10 25,50 19 10 16,50 8 22 2,50 55 42 44,50 302,984 73 75 141 172 436

74 0 BERKAY AYDOĞD U 11 29 3 28,25 17 7 15,25 2 5 0,75 48 15 44,25 301,428 74 76 143 175 441

75 0 VUSLAT CAYLAK 11 30 4 29,00 12 8 10,00 10 14 6,50 52 26 45,50 300,650 75 77 145 178 446

76 0 G SUDE SARIKAYA 11 15 3 14,25 20 7 18,25 15 13 11,75 50 23 44,25 300,482 76 78 147 180 448

77 0 MEHMETALİ DOĞAN 11 24 16 20,00 13 4 12,00 17 15 13,25 54 35 45,25 299,133 77 79 149 184 460

78 0 NİSA BAYINDIR 11 31 9 28,75 16 6 14,50 1 3 0,25 48 18 43,50 297,760 78 80 152 187 466

79 0 PINAR POLAT 11 25 2 24,50 9 8 7,00 16 10 13,50 50 20 45,00 293,862 79 82 155 194 478

80 0 ARDA YAĞMUR 11 30 6 28,50 15 11 12,25 45 17 40,75 293,828 80 83 157 196 481

81 0 ENES TUNÇDÖKEN 11 28 4 27,00 17 17 12,75 45 21 39,75 288,162 81 84 159 200 496

82 0 SANEM ÖZDEMİR 11 29 10 26,50 16 24 10,00 10 17 5,75 55 51 42,25 286,996 82 85 161 202 501

83 0 UTKU DP 11 23 6 21,50 12 5 10,75 12 11 9,25 47 22 41,50 283,322 83 86 162 206 521

84 0 SUDE TEKGÖZOĞLU 11 30 7 28,25 12 9 9,75 6 11 3,25 48 27 41,25 283,294 84 87 164 208 523

85 0 SILA ÇETİN 11 28 11 25,25 10 10 7,50 12 13 8,75 50 34 41,50 280,796 85 88 165 210 533

86 0 NEHİR ECE ALKAN 11 31 4 30,00 9 18 4,50 9 10 6,50 49 32 41,00 276,884 86 89 166 215 543

87 2932 FATİH AKDEMİR 11 25 9 22,75 15 24 9,00 14 23 8,25 54 56 40,00 275,779 87 90 169 219 550

88 0 BERRA ÖZCAN 11 21 6 19,50 13 11 10,25 14 16 10,00 48 33 39,75 275,198 88 91 170 221 552

89 0 NİDA NUR AYGÖRDÜ 11 31 7 29,25 7 5 5,75 9 15 5,25 47 27 40,25 275,099 89 92 172 223 554

90 0 MELEK ÇEKER 11 23 9 20,75 13 3 12,25 8 8 6,00 44 20 39,00 274,887 90 93 173 225 558

91 0 RABİA AKTEPE 11 30 7 28,25 9 7 7,25 6 7 4,25 45 21 39,75 274,511 91 94 175 227 560

92 0 ÖZGÜR ŞAHİN 11 28 4 27,00 13 16 9,00 7 17 2,75 48 37 38,75 272,149 92 95 176 229 566

93 0 HÜSEYİN GÖK 11 24 12 21,00 16 13 12,75 9 19 4,25 49 44 38,00 271,571 93 96 177 231 570

94 0 BURAK ÇETİNKAYA 11 32 5 30,75 7 6 5,50 1 1 0,75 40 12 37,00 262,405 94 97 180 242 606



11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

95 0 EYLÜL ARSLAN 11 34 6 32,50 5 10 2,50 4 10 1,50 43 26 36,50 257,561 95 98 182 246 623

96 0 HALİL HAZAR 11 23 14 19,50 14 18 9,50 12 23 6,25 49 55 35,25 256,517 96 99 184 249 627

97 0 ELİF BAŞAK DURMUŞ 11 23 14 19,50 13 4 12,00 6 15 2,25 42 33 33,75 253,414 97 100 187 254 638

98 0 PELİN EDA SERİN 11 28 12 25,00 5 6 3,50 9 7 7,25 42 25 35,75 253,393 98 101 188 256 640

99 0 SAMET GÜRLEYİK 11 23 13 19,75 12 9 9,75 7 10 4,50 42 32 34,00 251,926 99 102 189 258 644

100 0 ASLI BEREN EREN 11 25 6 23,50 7 5 5,75 5 1 4,75 37 12 34,00 248,549 100 104 195 266 665

101 0 NURSEMA BALCI 11 27 13 23,75 12 8 10,00 2 12 -1,00 41 33 32,75 248,502 101 105 196 268 667

102 0 MUHAMMET CAN SABANCI11 26 11 23,25 8 2 7,50 4 6 2,50 38 19 33,25 247,487 102 106 197 271 672

103 0 CEREN ÇEVİK 11 32 8 30,00 7 13 3,75 2 8 0,00 41 29 33,75 247,308 103 107 198 273 676

104 0 AZRA ÖZYÜREK 11 20 18 15,50 15 10 12,50 9 20 4,00 44 48 32,00 245,805 104 108 200 276 685

105 0 HELİN KOCA 11 23 8 21,00 12 14 8,50 7 16 3,00 42 38 32,50 244,952 105 109 201 278 688

106 0 TUĞBA TÜRKEL 11 18 15 14,25 17 5 15,75 4 13 0,75 39 33 30,75 244,155 106 110 204 281 693

107 0 ALİ RIZA KILINÇ 11 23 3 22,25 9 2 8,50 2 5 0,75 34 10 31,50 241,379 107 111 207 285 709

108 0 PAŞA ATİLLA 11 17 4 16,00 8 3 7,25 12 13 8,75 37 20 32,00 239,996 108 112 208 289 715

109 0 ÖMER ÖĞÜT 11 24 11 21,25 8 4 7,00 8 20 3,00 40 35 31,25 238,373 109 113 211 292 720

110 0 SILA ERGEZEN 11 28 12 25,00 8 11 5,25 3 8 1,00 39 31 31,25 237,552 110 114 213 294 725

111 0 ARDA UMUL 11 25 12 22,00 11 6 9,50 4 21 -1,25 40 39 30,25 237,485 111 115 215 296 727

112 0 ZEYNEP IŞILAK 11 24 15 20,25 11 14 7,50 8 21 2,75 43 50 30,50 235,659 112 116 217 299 733

113 0 SEMİH BARBAK 11 32 8 30,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 34 12 31,00 234,140 113 117 219 302 743

114 0 CANSU ÇAĞLAYAN 11 25 10 22,50 10 11 7,25 5 22 -0,50 40 43 29,25 231,122 114 118 222 308 755

115 0 ALİ ARDA SEVİNÇ 11 27 10 24,50 4 2 3,50 4 8 2,00 35 20 30,00 230,456 115 119 223 310 761

116 0 NİSA ZEYNEP ÇÖLAK 11 16 6 14,50 11 5 9,75 7 10 4,50 34 21 28,75 229,493 116 120 225 312 763

117 0 ELİF EROL 11 29 5 27,75 2 5 0,75 3 5 1,75 34 15 30,25 229,333 117 121 227 314 766

118 0 MERT ÇİÇEKCİ 11 25 14 21,50 6 8 4,00 9 24 3,00 40 46 28,50 224,148 118 123 234 321 787

119 0 İPEK NUR UZGUR 11 12 18 7,50 17 13 13,75 9 15 5,25 38 46 26,50 222,946 119 124 237 324 791

120 0 HATİCE KÜBRA TEKİN 11 26 9 23,75 4 11 1,25 7 16 3,00 37 36 28,00 219,742 120 125 239 329 801

121 0 MÜCAHİD KARAMAN 11 9 3 8,25 16 16 12,00 11 27 4,25 36 46 24,50 213,267 121 127 246 342 823

122 0 BARAN HATO 11 25 11 22,25 5 6 3,50 1 6 -0,50 31 23 25,25 210,936 122 128 247 346 833

123 0 AZRA NUR TİN 11 15 8 13,00 15 15 11,25 30 23 24,25 210,847 123 129 249 349 836

124 0 ECE TÜRKÜ GED İK 11 27 13 23,75 8 31 0,25 9 28 2,00 44 72 26,00 210,682 124 130 251 351 838

125 0 YAĞIZ GÜNCAN 11 26 12 23,00 7 16 3,00 33 28 26,00 210,165 125 131 252 354 843

126 0 EDA CAN 11 22 8 20,00 9 15 5,25 5 23 -0,75 36 46 24,50 209,253 126 132 253 356 848

127 0 YASEMİN SARIASLAN 11 23 15 19,25 7 17 2,75 8 19 3,25 38 51 25,25 209,151 127 133 255 358 850

128 0 CUMHUR ATASEVEN 11 21 19 16,25 13 27 6,25 34 46 22,50 207,605 128 134 257 361 854

129 0 BERKAY GÜRER 11 13 14 9,50 10 1 9,75 6 8 4,00 29 23 23,25 206,147 129 135 259 363 859

130 0 HÜSEYİN EFE AKYILDIZ 11 26 12 23,00 2 2 1,50 2 9 -0,25 30 23 24,25 204,936 130 136 261 365 864

131 0 HAYRUNNİSA GÜNEŞ 11 23 16 19,00 8 30 0,50 11 27 4,25 42 73 23,75 200,575 131 138 265 370 875

132 0 SELİM UZUNOĞLU 11 20 10 17,50 7 22 1,50 27 32 19,00 195,158 132 140 268 375 895

133 0 ELİF KIRAÇ 11 19 7 17,25 5 11 2,25 6 17 1,75 30 35 21,25 192,113 133 141 269 378 910

134 503 SİMA NUR GÜCLÜ 11 21 5 19,75 1 12 -2,00 8 14 4,50 30 31 22,25 192,025 134 142 270 380 912

135 0 İREM YILMAZ 11 17 8 15,00 3 7 1,25 7 7 5,25 27 22 21,50 191,268 135 143 272 382 915

136 0 UMUT TAYLAN 11 22 12 19,00 5 10 2,50 3 15 -0,75 30 37 20,75 190,961 136 144 273 384 917

137 0 AZRA NUR AKIN 11 17 4 16,00 2 3 1,25 5 5 3,75 24 12 21,00 189,598 137 145 276 387 920

138 0 FATİH EMRE ADIYAMAN 11 19 7 17,25 6 19 1,25 6 17 1,75 31 43 20,25 187,015 138 146 278 390 927

139 0 PELİN ATAK 11 18 11 15,25 3 9 0,75 6 15 2,25 27 35 18,25 177,901 139 147 280 393 942

140 0 YİĞİTOSMANGENÇOĞLU 11 16 9 13,75 4 9 1,75 4 10 1,50 24 28 17,00 173,618 140 148 283 397 956

141 0 BERKAY YAMA N 11 18 10 15,50 3 16 -1,00 6 20 1,00 27 46 15,50 165,096 141 149 285 401 971



11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11

KATILIMLAR

142 0 YİĞİT KERİM  DANIŞ 11 16 24 10,00 11 28 4,00 8 32 0,00 35 84 14,00 163,122 142 151 289 406 976

143 0 SENA NUR ÜNAL 11 17 19 12,25 6 17 1,75 6 28 -1,00 29 64 13,00 157,304 143 152 290 410 985

144 0 YUSUF ZİYA YARDIMCI 11 9 7 7,25 8 17 3,75 6 19 1,25 23 43 12,25 155,049 144 153 292 414 991

145 0 DUYGU ÖZMEN 11 13 18 8,50 6 21 0,75 8 27 1,25 27 66 10,50 145,097 145 155 296 421 1005

146 0 BEYZA NUR YARDIMCI 11 17 21 11,75 6 21 0,75 1 16 -3,00 24 58 9,50 142,145 146 156 298 423 1008

147 0 BETÜL YAZICI 11 32 8 30,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 33 14 29,50

148 0 HÜSNE ECEM ASLAN 11 29 11 26,25 4 22 -1,50 3 16 -1,00 36 49 23,75

149 0 SELMA ADA ARI 11 27 7 25,25 0 1 -0,25 2 13 -1,25 29 21 23,75

150 0 SUDENAZ KESKİN 11 24 9 21,75 1 7 -0,75 25 16 21,00

151 0 MERYEM ARSLAN 11 20 5 18,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 8 18,00

152 0 ECE UYSAL 11 23 12 20,00 2 14 -1,50 0 3 -0,75 25 29 17,75

153 0 BEKİR TOPRAK GÜLER 11 23 16 19,00 0 3 -0,75 3 19 -1,75 26 38 16,50

154 0 BERKAY BABAÖZÜ 11 20 14 16,50 8 32 0,00 2 11 -0,75 30 57 15,75

155 308 BELİZ ATAK 11 20 12 17,00 0 5 -1,25 1 6 -0,50 21 23 15,25

156 0 BARIŞ ŞAHİN 11 18 20 13,00 6 27 -0,75 6 26 -0,50 30 73 11,75

157 0 ALİ ANTEPLİ 11 16 24 10,00 5 35 -3,75 7 33 -1,25 28 92 5,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 139 KEREM ERDOĞDU 11A 24 13 20,75 9 11 6,25 5 13 1,75 38 37 28,75 227,461 1 122 229 316 773

2 0 MUHAMMED ÖKMEN 11A 24 8 22,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 30 15 26,25 215,957 2 126 243 337 815

3 1115 BERKAY ASLAN 11A 20 20 15,00 9 31 1,25 2 38 -7,50 31 89 8,75 140,753 3 157 300 425 1013

4 0 ALARA SENA B LB I 11A 8 7 6,25 3 14 -0,50 8 17 3,75 19 38 9,50 139,015 4 158 301 427 1015

5 0 KÜBRA OZDEMİR 11A 4 14 0,50 5 16 1,00 5 9 2,75 14 39 4,25 118,130 5 159 304 431 1025

6 0 SERKAN KELGÖKMEN 11A 8 28 1,00 7 30 -0,50 4 16 0,00 19 74 0,50

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 0 HALİL AĞLADIM 11B 8 3 7,25 10 12 7,00 18 15 14,25 164,695 1 150 287 403 973

2 9017 KAYI ÇINAR CANDEMİR 11B 23 17 18,75 3 17 -1,25 26 34 17,50

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 9065 AHMED SADIK TİTİZ 11C 31 7 29,25 26 2 25,50 10 7 8,25 67 16 63,00 387,671 1 38 69 78 179

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 0 YAHYA YILMAZ AYDIN 11D 32 7 30,25 28 5 26,75 18 18 13,50 78 30 70,50 419,117 1 28 50 57 118

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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11J SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11J

KATILIMLAR

1 0 YUNUS EMRE ÇALIŞKAN 11J 25 8 23,00 11 5 9,75 3 9 0,75 39 22 33,50 250,956 1 103 192 261 650

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11L SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11L

KATILIMLAR

1 0 TUANA SAĞLAMCAN 11L 33 6 31,50 6 3 5,25 10 7 8,25 49 16 45,00 294,051 1 81 154 192 476

2 844 AZRA ÖZEN 11L 22 18 17,50 2 10 -0,50 9 11 6,25 33 39 23,25 196,991 2 139 267 373 889

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11Z SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,7 8,9 23,44 15,4 7,1 13,63 10,3 12,8 7,16 51,4 28,8 44,23 299,550

Okul Ortalaması 26,7 8,7 24,48 16,3 8,2 14,22 12,1 11,9 9,08 55,0 28,8 47,78 318,290

SINIF: 11Z

KATILIMLAR

1 0 CANSU EVİZ 11Z 11 28 4,00 5 24 -1,00 16 52 3,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

İl Ortalaması 25,26 8,78 23,07 15,38 7,86 13,42 3,87 5,05 2,61 3,18 3,15 2,39 3,97 4,12 2,94 51,66 28,96 44,43 301,280

İlçe Ortalaması 26,28 8,58 24,13 16,52 8,02 14,51 4,28 4,81 3,08 3,60 3,17 2,80 4,25 3,99 3,25 54,93 28,57 47,77 316,350

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

KATILIMLAR

1
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11D 1 32,00 7,00 30,25 28,00 5,00 26,75 7,00 7,00 5,25 8,00 5,00 6,75 3,00 6,00 1,50 78,00 30,00 70,50 419,120

2
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11C 1 31,00 7,00 29,25 26,00 2,00 25,50 5,00 4,00 4,00 5,00 2,00 4,50 0,00 1,00 -0,25 67,00 16,00 63,00 387,670

3
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11 157 27,30 8,31 25,22 16,91 7,89 14,94 4,49 4,57 3,35 3,75 3,08 2,98 4,38 3,95 3,39 56,83 27,80 49,88 326,710

4
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11J 1 25,00 8,00 23,00 11,00 5,00 9,75 1,00 6,00 -0,50 2,00 3,00 1,25 39,00 22,00 33,50 250,960

5
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11L 2 27,50 12,00 24,50 4,00 6,50 2,38 3,50 3,00 2,75 1,50 3,00 0,75 4,50 3,00 3,75 41,00 27,50 34,13 245,520

6
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

2 10,50 10,00 8,00 8,00 6,00 6,50 2,00 7,00 0,25 2,00 6,50 0,38 3,00 5,00 1,75 25,50 34,50 16,88 176,730

7
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11A 6 14,67 15,00 10,92 6,33 17,33 2,00 1,50 8,33 -0,58 1,67 4,67 0,50 1,00 3,33 0,17 25,17 48,66 13,01 168,260

8
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11B 2 23,00 17,00 18,75 8,00 3,00 7,25 1,50 4,00 0,50 1,50 3,50 0,62 3,50 7,00 1,75 37,50 34,50 28,87 164,700

9
ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut
havuz

11Z 1 11,00 28,00 4,00 0,00 7,00 -1,75 1,00 9,00 -1,25 4,00 8,00 2,00 16,00 52,00 3,00

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 11. SINIF ÖTS-SAY 173 328 464 1083

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 25,66 8,88 23,44 15,42 7,14 13,63 3,44 5,21 2,13 3,23 3,32 2,40 3,68 4,22 2,62 51,43 28,77 44,22 299,550

İl Ortalaması 25,26 8,78 23,07 15,38 7,86 13,42 3,87 5,05 2,61 3,18 3,15 2,39 3,97 4,12 2,94 51,66 28,96 44,43 301,280

İlçe Ortalaması 26,28 8,58 24,13 16,52 8,02 14,51 4,28 4,81 3,08 3,60 3,17 2,80 4,25 3,99 3,25 54,93 28,57 47,77 316,350

Okul Ortalaması 26,65 8,65 24,48 16,28 8,21 14,22 4,28 4,74 3,10 3,60 3,20 2,80 4,19 3,98 3,19 55,00 28,78 47,79 318,290

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



11. SINIF ÖTS-SAY

152,720 91,87
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

  -  0
KAYRA KILIC 120 22 40 58 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 154 294 416 995 % 91,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DeADBAEcBADCaDBC dB db  db ec   c   eddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız aB a   a   aC      b      de   CeaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 7 5 0,25 % 2

Kimya 13 2 6 5 0,50 % 4

Biyoloji 13 0 3 10 -0,75 % 0

Fen Bilimleri 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  eaddbCcD   d  Cd ab Cccc      ebd      

S D Y B%

Türkçe 40 14 15 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 0 5 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

Yazım Kuralları 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 9 10

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 2 7 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 6 15

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

200,742 80,61
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

  -  0
MİRAY  GÜNYÜZÜ 120 29 29 62 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 137 263 368 873 % 80,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız   A  AD                dDd  CBd A a  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız                 C      EAD EcBAaBCCDEb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 7 5 0,25 % 2

Kimya 13 2 7 4 0,25 % 2

Biyoloji 13 6 7 0 4,25 % 33

Fen Bilimleri 40 10 21 9 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d  cba   eDdBdb BCbde  eca ACccdeBDaBcDd

S D Y B%

Türkçe 40 7 5 18

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 2 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 0 0 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 0 0 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 0 0 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

S D Y B%

Matematik-1 40 12 3 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 2 7 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 7 15

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

555,493 2,31
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ABDULLAH KAZAK 120 105 14 1 101 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 25 25 25 % 2,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCAcBAEcBADdcbBCCEBbbDBDAAABBCACBDAEDcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDdAABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 13 1 0 12,75 % 91

Kimya 13 13 0 0 13,00 % 100

Biyoloji 13 8 4 1 7,00 % 54

Fen Bilimleri 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBbCADCBACDBCABCABCABEDA ebcBcBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 39 1 98

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 7 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 13 1 93

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 13 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

388,208 16,34
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ALEYNA SARIKAYA 120 70 23 27 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 37 67 76 177 % 16,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADdAEDdADCBDBbaEBAAedBbCBACACaaAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız Bc BB D A bEe DBCCAEAD E D  E A eCCcE AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 4 3 6,00 % 43

Kimya 13 4 3 6 3,25 % 25

Biyoloji 13 5 2 6 4,50 % 35

Fen Bilimleri 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız C dAaCB C abBA    eB  BdAcE    EbBD a DB

S D Y B%

Türkçe 40 31 9 78

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 40 23 5 58

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 7 4 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 4 3 31

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ALİ ANTEPLİ 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADbaCAeBdbcBAaCeDaCbEBdADBdeacddebcacEad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 35 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ecadBecadbbEaccdadebceaEdbebEcdadbbcdAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 12 0 -1,00 % 0

Kimya 13 5 8 0 3,00 % 23

Biyoloji 13 0 13 0 -3,25 % 0

Fen Bilimleri 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız deabdCdAebcadbedcbABCAeCdadbebadbebeadce

S D Y B%

Türkçe 40 16 24 40

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 35 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 7 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 5 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 4 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 2 12 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 5 8 38

Derişim Birimleri 2 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-SAY

230,456 70,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ALİ ARDA SEVİNÇ 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 119 223 310 761 % 70,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADcDdADBAa BAcCBDB bEBAADBBAbB CAaaDdEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız         A              E D  Ec    d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 6 6 0,50 % 4

Kimya 13 0 1 12 -0,25 % 0

Biyoloji 13 2 1 10 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d  cadd C  dB       d       C       B e 

S D Y B%

Türkçe 40 27 10 68

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 0 67

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 40 4 2 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 0 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 2 6 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

241,379 65,47
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ALİ RIZA KILINÇ 120 34 10 76 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 111 207 285 709 % 65,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADC DB CbB   B AA  BCA   d e  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B    b      aC   D E        B   D  AB  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 5 7 0,75 % 5

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız bA dc    dB d                           

S D Y B%

Türkçe 40 23 3 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 2 23

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 0 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 2 5 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

442,023 8,68
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ALİ YUSUF ERGİN 120 83 25 12 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 24 43 48 94 % 8,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCaDBCaEaAADBDAdABBCACaaAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B   A Dbe DBCCA ADBE DcEbBABdEBCbEAAB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 4 3 6,00 % 43

Kimya 13 10 3 0 9,25 % 71

Biyoloji 13 6 6 1 4,50 % 35

Fen Bilimleri 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız aeCCBAC  eBAd BCABCABbAecDA BceBDaBaDdbC

S D Y B%

Türkçe 40 34 6 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 26 6 65

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 0 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 7 4 50

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 10 3 77

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

352,394 26,13
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ALMİNA SERBEST 120 64 30 26 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 52 99 110 283 % 26,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEbBADCBDB CEBAAeBDAAbBBCACaadEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B  cA DEedDBCeAE   EdcBaE eeB BCDa A  BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 6 5 1,50 % 11

Kimya 13 3 5 5 1,75 % 13

Biyoloji 13 6 3 4 5,25 % 40

Fen Bilimleri 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  AaeB d  eaAd eCda    bd DA aEbBD BcDB  

S D Y B%

Türkçe 40 33 6 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 19 10 48

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 3 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 3 6 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 5 23

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

237,485 67,13
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ARDA UMUL 120 40 39 41 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 115 215 296 727 % 67,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCdDBdEDBADCBD  aEcbdDBBACBAaAC addea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    BB   AbDEd          E D  EedE   Db Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 9 4 -1,25 % 0

Kimya 13 2 5 6 0,75 % 6

Biyoloji 13 1 7 5 -0,75 % 0

Fen Bilimleri 40 4 21 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d ddade   ceBb  e dBd Bb c be ecd e B e 

S D Y B%

Türkçe 40 25 12 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 40 11 6 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 1 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 1 9 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 5 15

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

293,828 44,41
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ARDA YAĞMUR 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 83 157 196 481 % 44,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B B AbbEBaDBCCAEADaEcDBEEBABc BC EAABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 4 5 4,00 % 29

Kimya 13 5 3 5 4,25 % 33

Biyoloji 13 5 4 4 4,00 % 31

Fen Bilimleri 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız   CeBbC bdBA  B bB AB Aa a  c Aea B DeAC

S D Y B%

Matematik-1 40 30 6 75

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 1 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 2 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 5 4 36

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 5 3 38

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

248,549 61,40
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ASLI BEREN EREN 120 37 12 71 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 104 195 266 665 % 61,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AD DCADBAEDBADCBDB aEB d BBAeB d   DAd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız d  e    A  cB b   A    E b  E     CD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 0 13 1,00 % 7

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 4 1 8 3,75 % 29

Fen Bilimleri 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız     C                           ABD e D 

S D Y B%

Türkçe 40 25 6 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 2 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40

S D Y B%

Matematik-1 40 7 5 18

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 3 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 2 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 1 0 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

407,968 12,93
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
AYÇA BOLAT 120 72 17 31 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 31 57 64 140 % 12,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAabBADCBDB CEBAADBBbCBACACaDAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  B BB D A DEB D CCAEA BE D  E AcBCbDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 6 6 2 4,50 % 32

Kimya 13 2 2 9 1,50 % 12

Biyoloji 13 3 3 7 2,25 % 17

Fen Bilimleri 40 11 11 18 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dDecCddAC  eBA   Ce     Aa dC c b D B   

S D Y B%

Türkçe 40 35 4 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 26 2 65

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 0 88

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 0 75

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 6 6 43

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 2 2 15

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

415,164 11,82
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
AYŞE ZEYNEP ÇOLAK 120 75 19 26 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 29 53 60 128 % 11,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBbEDBADCBeBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  B  A bEBBDBCCA c  EADBcd AeB BCDEAA cBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 3 8 2,25 % 16

Kimya 13 5 5 3 3,75 % 29

Biyoloji 13 6 2 5 5,50 % 42

Fen Bilimleri 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  ACec     B e  CcBd eCAeE e  E eD  dDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 37 3 93

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 24 6 60

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 1 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 3 3 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 5 5 38

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

189,598 84,95
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
AZRA NUR AKIN 120 24 12 84 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 137 145 276 387 920 % 84,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADCADBAaeBAcCB            C  CA BD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız cB B    b       b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 2 12 -0,50 % 0

Kimya 13 1 0 12 1,00 % 8

Biyoloji 13 4 3 6 3,25 % 25

Fen Bilimleri 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d     d            B        CEe   DecE  

S D Y B%

Türkçe 40 17 4 43

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 1 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 40 2 3 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 2 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 0 2 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

210,847 77,19
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
AZRA NUR TİN 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 129 249 349 836 % 77,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız dcEB    A bEBB BCeA  a E a  EBA   eDc  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 7 5 0,25 % 2

Kimya 13 7 3 3 6,25 % 48

Biyoloji 13 6 5 2 4,75 % 37

Fen Bilimleri 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız eDee dd e  dB D BdAdCdB AB eCE EddbBB De

S D Y B%

Matematik-1 40 15 8 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 3 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 2 7 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 7 3 54

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-SAY

245,805 63,25
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
AZRA ÖZYÜREK 120 44 48 28 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 108 200 276 685 % 63,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DacDeA DBAcCBcBeCEBAdDBadbdBBed acAEeabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    aAdDda DBCCAa   c b  E Ae  BabEAABE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 7 3 2,25 % 16

Kimya 13 2 7 4 0,25 % 2

Biyoloji 13 3 6 4 1,50 % 12

Fen Bilimleri 40 9 20 11 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız ecCCddb bCBd  B edCc  ca bb  EABe e cece

S D Y B%

Türkçe 40 20 18 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 15 10 38

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 3 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 4 7 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 7 15

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

570,299 1,39
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BAKİ SANCAK 120 108 9 3 105 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 15 15 15 % 1,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADbBDBCCEBAADBDAAABcaACBDAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBcBCCAEADBaADBEEBABcEBC EAABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 12 1 1 11,75 % 84

Kimya 13 13 0 0 13,00 % 100

Biyoloji 13 10 2 1 9,50 % 73

Fen Bilimleri 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACd CBACDBCABCABCABEDA BEABDBBdDBAa

S D Y B%

Türkçe 40 37 3 93

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 36 3 90

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 8 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 12 1 86

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 13 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

210,936 76,92
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BARAN HATO 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 128 247 346 833 % 76,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDCADBcEeBADCBDB CdBAbcBBbCBAdA  ebdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız dcEB    e DcB b   A    c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 4 9 0,00 % 0

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 0 2 11 -0,50 % 0

Fen Bilimleri 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız    c Ccbd                           d e 

S D Y B%

Türkçe 40 25 11 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

S D Y B%

Matematik-1 40 5 6 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 1 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 4 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

506,610 3,88
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BARAN SERTTÜRK 120 93 11 16 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 19 35 37 42 % 3,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDdADCB BCCEBAADB AcbBBCACaDAEe AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDA DEBBDBCCAEADBEAaB EBA B BCDEAABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 11 2 1 10,50 % 75

Kimya 13 10 1 2 9,75 % 75

Biyoloji 13 5 2 6 4,50 % 35

Fen Bilimleri 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız eACCBAC DCBdCDcCABCAB A EDA   e a B DBAC

S D Y B%

Türkçe 40 32 5 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 1 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 35 1 88

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 8 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 0 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 0 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 11 2 79

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 10 1 77

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

410,303 12,47
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BARIŞ Ö *ERDİVENLİ 120 77 28 15 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 30 55 62 135 % 12,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDBCCEBAADeDAAABBCACaDAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   ebA Dcc DBCCAd   EAaBEcBAdBEBCDE A  dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 9 5 0 7,75 % 55

Kimya 13 5 6 2 3,50 % 27

Biyoloji 13 4 6 3 2,50 % 19

Fen Bilimleri 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız aeCCBACADdBAdcBCbBbAeeAc b  eEbeD B edbC

S D Y B%

Türkçe 40 38 2 95

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 21 9 53

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 3 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 0 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 9 5 64

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 5 6 38

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BARIŞ ŞAHİN 120 30 73 17 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız caAeebEDBADCBeBaCdBbdDBecAbdaecCBc  DBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 27 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız c B ecaddBadCeeadbBb ceacdd  b Ce bAdceb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 7 3 2,25 % 16

Kimya 13 1 7 5 -0,75 % 0

Biyoloji 13 1 12 0 -2,00 % 0

Fen Bilimleri 40 6 26 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız dACdebCcb e C ebdaa  Ce   baecddDaabceed

S D Y B%

Türkçe 40 18 20 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 40 6 27 15

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 3 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 7 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 6 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 2 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 4 7 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 7 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BEKİR TOPRAK GÜLER 120 26 38 56 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBeEDBbDCBaB dcBAeDacbdbBBCAeBaeEedAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     b      a  b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 4 10 -1,00 % 0

Kimya 13 1 8 4 -1,00 % 0

Biyoloji 13 2 7 4 0,25 % 2

Fen Bilimleri 40 3 19 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız d ad        d e eca Bebc b   EdeaBac de 

S D Y B%

Türkçe 40 23 16 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 0 3 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 0 4 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 8 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

324,111 32,69
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BELİNAY BAYKAL 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 61 115 136 354 % 32,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDCADBAEeBADCBDB CEBAADdBbCBACACaeAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız BB B   BA DEB      E   EAaaaaaAaaaC   A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 8 2 2,00 % 14

Kimya 13 5 2 6 4,50 % 35

Biyoloji 13 2 0 11 2,00 % 15

Fen Bilimleri 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız C  cCeeAebbbBbDA   a A aAB     EA       

S D Y B%

Türkçe 40 32 7 80

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 40 14 8 35

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 0 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 4 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 2 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 4 8 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 5 2 38

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  308
BELİZ ATAK 120 21 23 76 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAaaBecC eB abBcAb aAA BBC C  AED dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız c     e  a  b  d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 5 8 -0,25 % 0

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 0 1 12 -0,25 % 0

Fen Bilimleri 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız e ad    Dd  d                     a     

S D Y B%

Türkçe 40 20 12 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 2 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 0 5 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 5 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

301,428 40,72
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BERKAY AYDOĞD U 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 76 143 175 441 % 40,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız  D DCADBA cBADC DB CEB ADBBACBACdCaDA  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B BD A DE BbBC A  a E a  EBdacCC  AbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 2 12 -0,50 % 0

Kimya 13 0 2 11 -0,50 % 0

Biyoloji 13 2 1 10 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız e    d            e    e       E  a B   

S D Y B%

Türkçe 40 29 3 73

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 0 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 40 17 7 43

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 1 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 0 2 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BERKAY BABAÖZÜ 120 30 57 33 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız bb DCbDBAEeBADCceB CEBcADBdcCB bA   bded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız dBbBdcbcecbdBdbBCebccbdcbDdbcebbBebacbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 5 7 0,75 % 5

Kimya 13 0 4 9 -1,00 % 0

Biyoloji 13 0 2 11 -0,50 % 0

Fen Bilimleri 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız      ec C eeBccdc  c        d      c    

S D Y B%

Türkçe 40 20 14 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 2 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

S D Y B%

Matematik-1 40 8 32 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 7 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 5 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 6 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 4 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 2 5 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 0 4 0

Derişim Birimleri 2 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

206,147 79,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BERKAY GÜRER 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 129 135 259 363 859 % 79,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DC eecED AeC DB accb e DA   BeA a eE d a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız       D            E D  EBA  EBCbE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 3 8 2,25 % 16

Kimya 13 0 3 10 -0,75 % 0

Biyoloji 13 3 2 8 2,50 % 19

Fen Bilimleri 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  caCdA    B     c    e a      Ae  B  c C

S D Y B%

Türkçe 40 13 14 33

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 2 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 1 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 2 25

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

Yazım Kuralları 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 40 10 1 25

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 0 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 3 3 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

165,096 89,66
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BERKAY YAMA N 120 27 46 47 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 141 149 285 401 971 % 89,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız cDeDaADBAEeBAcC DB aE       CdACdCd e D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 16 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız c  BdB  b ed ae a e e  a c  d     Ccc b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 11 0 0,25 % 2

Kimya 13 0 4 9 -1,00 % 0

Biyoloji 13 3 5 5 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 6 20 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dcdAeeddCcabBc  e  c  ee   eC ecA e a D 

S D Y B%

Türkçe 40 18 10 45

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 2 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 2 0 67

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

S D Y B%

Matematik-1 40 3 16 8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 6 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 3 11 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 0 4 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

275,198 50,97
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BERRA ÖZCAN 120 48 33 39 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 91 170 221 552 % 50,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBA bBA CBeB CEdAdDeDAA    A  D Ec   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  B aA bEBdD C Ab e cec  dcd   BCDEA    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 8 3 1,00 % 7

Kimya 13 3 5 5 1,75 % 13

Biyoloji 13 8 3 2 7,25 % 56

Fen Bilimleri 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız deCeBbC  dacd eCdBC ee e     EABbeBEDBbC

S D Y B%

Türkçe 40 21 6 53

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 2 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 40 13 11 33

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 4 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 3 8 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 5 23

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

403,464 13,57
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BERRA POLAT 120 76 31 13 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 32 59 66 147 % 13,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEbBADCBDBabEBAAcBDAbABBCAa DAE BAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   BaAbDce eBCaAEAD EADdcEBd   BCDEAABEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 8 4 2 7,00 % 50

Kimya 13 6 7 0 4,25 % 33

Biyoloji 13 7 5 1 5,75 % 44

Fen Bilimleri 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CcCCBbC DeBdC abdBbABeAccDAEcdAeDaB DeAC

S D Y B%

Türkçe 40 32 6 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 40 23 9 58

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 1 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 2 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 8 4 57

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 6 7 46

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BETÜL YAZICI 120 33 14 73 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDBbaEBAADBDAdABBCdCcDAdcBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     Ab ae          a a                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 0 14 0,00 % 0

Kimya 13 0 1 12 -0,25 % 0

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız                 d                       

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 1 5 3

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 2 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 3 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

142,145 93,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BEYZA NUR YARDIMCI 120 24 58 38 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 146 156 298 423 1008 % 93,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 21 2 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCbaBAccBAcdBcBbeEBededa CBAbdCd ddce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 21 13 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız eBbBcdb e cba a e AdcadbeD aa     C b cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 5 9 -1,25 % 0

Kimya 13 0 4 9 -1,00 % 0

Biyoloji 13 1 7 5 -0,75 % 0

Fen Bilimleri 40 1 16 23 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d  d e     e c     e be  d    d  eaaeEce

S D Y B%

Türkçe 40 17 21 43

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

S D Y B%

Matematik-1 40 6 21 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 6 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 2 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 4 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 3 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 0 5 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 0 4 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-SAY

311,959 37,30
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BEYZA TOPRAK 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 69 130 156 404 % 37,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADcDaADdAEedADCcDBd EBbAeBBdCBAbA   ddDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  BbBB   AbD   DBCCAE bBE    E A  CCbEAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 4 6 3,00 % 21

Kimya 13 3 3 7 2,25 % 17

Biyoloji 13 3 2 8 2,50 % 19

Fen Bilimleri 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d a CCBce   B D eCbe A      C c Ae    D 

S D Y B%

Türkçe 40 23 13 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

S D Y B%

Matematik-1 40 20 4 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 0 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 0 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 4 4 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 3 23

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

382,337 18,28
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BEYZANUR YAZICI 120 66 22 32 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 43 79 88 198 % 18,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCAaeAbDBADCBDBaCEBAADBBACBACA aDAbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız B EBB DBAcbEaBDBCCAEADBEADBEdBeEBCCcEAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 8 4 0,00 % 0

Kimya 13 1 0 12 1,00 % 8

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dcbcCdddb   B       C                   

S D Y B%

Türkçe 40 32 7 80

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 40 31 7 78

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 2 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 0 88

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 2 8 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

262,405 55,96
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BURAK ÇETİNKAYA 120 40 12 68 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 97 180 242 606 % 55,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDBbCbBAAeBDeAABBCACBDA D d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    aAA EeB a  AE   c a  b      C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 1 12 0,75 % 5

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız    Ce                                   

S D Y B%

Türkçe 40 32 5 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 40 7 6 18

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 1 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 1 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

490,836 4,25
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
BURAK ŞEN 120 91 17 12 86 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 20 37 39 46 % 4,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAEbBADCBDBaaEBAADeBbCBACACBDAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız BB B BDBA bEBBDBCCAE DcEADeEEBAEBCCDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 6 5 3 4,75 % 34

Kimya 13 9 3 1 8,25 % 63

Biyoloji 13 8 1 4 7,75 % 60

Fen Bilimleri 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d eeCCaAC  dBADABCbcCAB ABaAC  EABD e DB

S D Y B%

Türkçe 40 35 5 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 33 3 83

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 1 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 6 5 43

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 9 3 69

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

347,938 27,98
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
CANAN CANDAŞ 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 57 109 121 303 % 27,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEbBADCBDBaCEBAAeBDeAbBBCACaDAEcBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  B DAeDEB D CeAEAD EAae dBbd  BCbc ABE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 0 14 0,00 % 0

Kimya 13 4 4 5 3,00 % 23

Biyoloji 13 3 5 5 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız                CbBbA e aE     e a cEeBdC

S D Y B%

Türkçe 40 33 7 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 21 9 53

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 3 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 4 4 31

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

553,558 2,68
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
CANAN TAŞ 120 106 13 1 102 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 15 29 29 29 % 2,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCEBAADBDAAA BCACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBcBCCA***BEAbBEEBABBEBCDEbABdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 11 2 0 10,50 % 81

Fen Bilimleri 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEAcaBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 36 3 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 33 7 83

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

231,122 69,71
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
CANSU ÇAĞLAYAN 120 40 43 37 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 118 222 308 755 % 69,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEcBAcCcDBCCEB AeBDAe    ceaDAEDBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 10 11 19 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız Bad A baB b C bE b a    b d    CD AAB  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 11 3 -2,75 % 0

Kimya 13 1 4 8 0,00 % 0

Biyoloji 13 4 7 2 2,25 % 17

Fen Bilimleri 40 5 22 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız ddbea   cdcedaa bB   a e   E dAeDaB eede

S D Y B%

Türkçe 40 25 10 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 2 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 10 11 25

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 4 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 3 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 0 11 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 1 4 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

305,803 39,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
CEMRE ERTEM 120 49 15 56 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 72 135 164 424 % 39,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAbDBADCBeBCCEBAADBDedABBCAC aAdDBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   B A DEB D C Ac   EAD  EB    BC  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 0 14 0,00 % 0

Kimya 13 0 1 12 -0,25 % 0

Biyoloji 13 3 4 6 2,00 % 15

Fen Bilimleri 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız                 e           eEAe  aEe   

S D Y B%

Türkçe 40 30 9 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 16 1 40

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 0 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

595,326 0,28
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
CEREN ASLAN 120 113 6 1 111 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 3 3 3 % 0,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCEBAADBDAAA BCACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBDBCCAEADBEAcBEEBABBEBCDEbABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 13 0 0 13,00 % 100

Fen Bilimleri 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEABDBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 36 3 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 38 2 95

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

247,308 62,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
CEREN ÇEVİK 120 41 29 50 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 107 198 273 676 % 62,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBbEDBADCBDBbaEBAAcBDAcbBBCACBDAdDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  e cAb Ed b CddE   E   bae   daCDb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 0 14 0,00 % 0

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 2 8 3 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız                             cdeeD aceBd 

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 7 13 18

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 4 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 4 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

207,605 78,86
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
CUMHUR ATASEVEN 120 34 46 40 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 128 134 257 361 854 % 78,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ecEBcacBAbDEaeDaCaAEcDBEbDBEcBAEcbCDcdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 10 0 1,50 % 11

Kimya 13 5 8 0 3,00 % 23

Biyoloji 13 4 9 0 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 13 27 0 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dedACeBbCcbdcebeeecBCABeAedAecdEecDceEee

S D Y B%

Matematik-1 40 21 19 53

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 3 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 6 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 2 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 4 10 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 5 8 38

Derişim Birimleri 2 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

315,866 35,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
DAMLA ERBAŞ 120 53 18 49 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 65 124 147 382 % 35,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDdADC DB CEBAdDBaAAbBBCAC  A DBeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A bEBaD CeAE   E    EBA  E CDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 5 5 2,75 % 20

Kimya 13 1 1 11 0,75 % 6

Biyoloji 13 4 3 6 3,25 % 25

Fen Bilimleri 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız eeC B C  dBcd   b      B      AB  a DdeC

S D Y B%

Türkçe 40 30 5 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 40 14 4 35

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 0 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 4 5 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

362,346 23,55
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
DEFNE ARSLAN 120 69 40 11 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 50 94 104 255 % 23,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCbDBAE BADCBDBeCbBAAeBBbCBAbAa DAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız dcbBBca AdbEBaDBCCAE DccADBaEBAc  C cAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 10 0 1,50 % 11

Kimya 13 7 3 3 6,25 % 48

Biyoloji 13 7 5 1 5,75 % 44

Fen Bilimleri 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dceeCecACbeCabcAdCe CAB AB dC BEAeDaBEed

S D Y B%

Türkçe 40 30 8 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 40 21 14 53

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 5 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 2 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 4 10 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 7 3 54

Derişim Birimleri 2 1 1 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

560,925 1,57
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
DENİZ GÖK 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 17 17 17 % 1,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCdBAADcDAAA*BCACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBcBCCAEADBEAbBEEBABBEBCDEbABdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 11 2 0 10,50 % 81

Fen Bilimleri 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEAcaBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 34 6 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 36 4 90

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

377,934 19,48
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
DENİZAY KARAKUŞ 120 64 10 46 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 45 83 92 211 % 19,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDCADBAEDdADCBDB CEBbADBBdCBACA  DAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B    A bE BDBCCAE   EADBEE AE CCD  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 1 13 -0,25 % 0

Kimya 13 2 1 10 1,75 % 13

Biyoloji 13 8 2 3 7,50 % 58

Fen Bilimleri 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız   e             BCc         CE E BDaBbDB

S D Y B%

Türkçe 40 32 5 80

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 40 22 1 55

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 1 15

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

375,743 19,85
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
DİYAR KOYUNCU 120 68 23 29 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 46 85 94 215 % 19,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADdADBAEDBADCBeB CEBAdeBBbCBACACaDAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  BEB B  AcDEBBDebeAE   EccB E A  aCDd  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 9 3 2 8,25 % 59

Kimya 13 4 4 5 3,00 % 23

Biyoloji 13 3 2 8 2,50 % 19

Fen Bilimleri 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dDeACCBA  DdBAD cCed AB  a A   EA  ea   

S D Y B%

Türkçe 40 33 6 83

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 19 8 48

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 3 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 9 3 64

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 4 4 31

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

145,097 92,80
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
DUYGU ÖZMEN 120 27 66 27 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 145 155 296 421 1005 % 92,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AadaC Dedb dA C e  dE  ADBBbeBbdA aDbdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 21 13 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız eaEBa a edeac bBd   Aeddcc  bec  CaDc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 9 1 1,75 % 13

Kimya 13 0 10 3 -2,50 % 0

Biyoloji 13 4 8 1 2,00 % 15

Fen Bilimleri 40 8 27 5 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dcdAaaBbCAb ee be ecdcde ac acedAeDBccDc

S D Y B%

Türkçe 40 13 18 33

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 2 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 40 6 21 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 6 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 5 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 4 9 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 0 10 0

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-SAY

210,682 77,38
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ECE TÜRKÜ GED İK 120 44 72 4 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 130 251 351 838 % 77,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEcBAcCBDBaCaBAdcBDAeABBCAbeDcbDdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 31 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız cadbbebcaeDadbcaeDcEbaebcacdaE CbEbAdcBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 11 0 0,25 % 2

Kimya 13 2 11 0 -0,75 % 0

Biyoloji 13 4 6 3 2,50 % 19

Fen Bilimleri 40 9 28 3 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız beaCdcaebdaACbdbAcdeBacdcab  beaD BEcBea

S D Y B%

Türkçe 40 27 13 68

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 8 31 20

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 6 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 7 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 5 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 4 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 3 11 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ECE UYSAL 120 25 29 66 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEcdAcCBDB dEeAADdDAeABBCA e  dcd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 14 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız e  e     eb b     ddd d bc  c  be  A   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 3 11 -0,75 % 0

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız   a db                                  

S D Y B%

Türkçe 40 23 12 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 14 5

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 0 3 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

209,253 78,30
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
EDA CAN 120 36 46 38 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 126 132 253 356 848 % 78,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AD DCADBA cBAcCBc  CEBAADBBACe a     dcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 9 15 16 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ccEBdaa e D    a   b   bADcaccd   bDE AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 8 3 1,00 % 7

Kimya 13 0 7 6 -1,75 % 0

Biyoloji 13 2 8 3 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 5 23 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız b eAbdBbd  bBda c ea  de e ed c deD edDa

S D Y B%

Türkçe 40 22 8 55

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 1 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 15 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 2 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 3 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 2 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 3 8 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 0 7 0

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

595,326 0,28
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
EDA DENKİZ 120 113 6 1 111 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 3 3 3 % 0,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCEBAADBDAAA BCACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBDBCCAEADBEAcBEEBABBEBCDEbABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 13 0 0 13,00 % 100

Fen Bilimleri 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEABDBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 36 3 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 38 2 95

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

302,984 40,26
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
EFLAL İNAT 120 55 42 23 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 75 141 172 436 % 40,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADdbEcBeDCBDB CEBcADBaAAbBBCA aDAEDBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     AAcEB D bCAEdD E cacbBAdc BCDEAA E b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 9 2 0,75 % 5

Kimya 13 1 7 5 -0,75 % 0

Biyoloji 13 4 6 3 2,50 % 19

Fen Bilimleri 40 8 22 10 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız deCedeC  dcceDe ed A eecd    EeBDaa bdAe

S D Y B%

Türkçe 40 28 10 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 19 10 48

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 3 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 3 9 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 1 7 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

431,697 9,70
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİF ALTUN 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 26 46 53 105 % 9,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADA CADBA  BAcCBeB  EBA  BBb  ACA aDAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız BBEB  DBA DEBBDBCCAEAbBEAD EEBAEBCCDEAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 6 4 4 5,00 % 36

Kimya 13 8 3 2 7,25 % 56

Biyoloji 13 4 5 4 2,75 % 21

Fen Bilimleri 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d dAC BAC  daADA abBCABCAd ACcc e bBe D 

S D Y B%

Türkçe 40 25 5 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 40 34 2 85

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 0 88

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 0 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 6 4 43

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 8 3 62

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

253,414 58,91
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİF BAŞAK DURMUŞ 120 42 33 45 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 100 187 254 638 % 58,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCAedAE BAaCBDB aEBAdDBaeAbBBCAC abdcadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A DEB DBC A      a  E  ea BCD A e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 7 4 1,25 % 9

Kimya 13 0 3 10 -0,75 % 0

Biyoloji 13 3 5 5 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 6 15 19 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız adCdB   cdBee   d    e a     EAdb e Dee 

S D Y B%

Türkçe 40 23 14 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

Yazım Kuralları 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 40 13 4 33

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 3 7 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

229,333 70,73
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİF EROL 120 34 15 71 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 121 227 314 766 % 70,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEeBADCB B C BAADBDAAbBBCd  D EcaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız       c            E c         ae  c   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 0 13 1,00 % 7

Kimya 13 0 3 10 -0,75 % 0

Biyoloji 13 2 2 9 1,50 % 12

Fen Bilimleri 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız    C            dd      c     A c e D   

S D Y B%

Türkçe 40 29 5 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 2 5 5

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 1 0 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

321,813 33,43
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİF İPKİN 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 62 118 140 362 % 33,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBbbDBAaCaDBCCEBddDBDAAbBBCACaaAdcabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız       DEe D CdA    E DB EB    BC E    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 6 6 0,50 % 4

Kimya 13 7 3 3 6,25 % 48

Biyoloji 13 7 3 3 6,25 % 48

Fen Bilimleri 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız dAb      dBedeBCABC ce aE AEcEdeD B D AC

S D Y B%

Türkçe 40 27 13 68

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 40 14 2 35

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 2 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 2 6 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 7 3 54

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

192,113 84,03
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ELİF KIRAÇ 120 30 35 55 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 133 141 269 378 910 % 84,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEcBADC DB b B  D D    deA d   DBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  BaaAdbEe                 b    acc  BccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 4 8 1,00 % 7

Kimya 13 0 4 9 -1,00 % 0

Biyoloji 13 4 9 0 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 6 17 17 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız bAaCd      c  c dc   b     EddbebdBEDedb

S D Y B%

Türkçe 40 19 7 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 2 25

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 40 5 11 13

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 4 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 2 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 1 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 2 4 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 4 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

555,621 2,12
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
EMİR BENLİ 120 106 13 1 102 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 23 23 23 % 2,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCdBAADcDAAA BCACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBcBCCAEADBEAcBEEBABBEBCDEbABd*C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 11 2 0 10,50 % 81

Fen Bilimleri 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEAcaBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 34 5 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 1 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 35 5 88

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 2 75

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

305,014 39,61
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
EMİR EMİRZA 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 74 139 168 429 % 39,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDA DEB DBCCAEADdEADBEEBAaBEBCacAccEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 4 3 6,00 % 43

Kimya 13 4 2 7 3,50 % 27

Biyoloji 13 4 4 5 3,00 % 23

Fen Bilimleri 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CdCCB C DeB daBCABee        ccA D B ecA 

S D Y B%

Matematik-1 40 32 6 80

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 3 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 0 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 7 4 50

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 4 2 31

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

453,351 7,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  1501
ENES ÖZDEMİR 120 83 12 25 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 22 39 43 79 % 7,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAE BADCBDBaCEBAADBBACBdCA aDAEcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  BEB  DBA bEB b CCA  DacA   EBAE CCDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 11 2 1 10,50 % 75

Kimya 13 6 1 6 5,75 % 44

Biyoloji 13 8 1 4 7,75 % 60

Fen Bilimleri 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dDCACCBAC DdBADAB e CA  A  ACEc AB B ED 

S D Y B%

Türkçe 40 34 4 85

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 40 24 4 60

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 1 63

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 11 2 79

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 6 1 46

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

362,803 23,18
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ENES POLAT 120 61 12 47 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 49 91 101 251 % 23,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDCADBAEcBADCBDBdCbBAADBBbCBACACaDAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B    A DEB D CCAEAD Ed   c AE CCDEAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 1 11 1,75 % 13

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 5 2 6 4,50 % 35

Fen Bilimleri 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız       d    CB               a c AB  B DB

S D Y B%

Türkçe 40 33 7 83

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 21 2 53

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 0 88

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 2 1 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

288,162 45,80
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ENES TUNÇDÖKEN 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 84 159 200 496 % 45,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B   A cEcBDBCaAE DBE DB EBAdBEBCDEAAB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 7 2 3,25 % 23

Kimya 13 6 5 2 4,75 % 37

Biyoloji 13 6 5 2 4,75 % 37

Fen Bilimleri 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız edCeBAC bddAd BaeB ABeAcbD  eEABc eEeBAe

S D Y B%

Matematik-1 40 28 4 70

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 0 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 4 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 5 7 36

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 6 5 46

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

320,301 33,80
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ERTUĞRUL DENLİ 120 48 6 66 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 63 119 142 366 % 33,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B  D AAcEBBDBCCAEADBEAD EEBAEBCCDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 3 4 6,25 % 45

Kimya 13 6 0 7 6,00 % 46

Biyoloji 13 3 2 8 2,50 % 19

Fen Bilimleri 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dD eCCB C  CBdDA    CAB A  dC   e D B   

S D Y B%

Matematik-1 40 32 1 80

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 7 0 100

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 0 75

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 0 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 7 3 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 6 0 46

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

314,102 36,10
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ESMA BÜŞRA ÇAKMAK 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 68 128 153 391 % 36,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAEeBADCBDBaCaBAAecaAAABBCACdDAEDB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     b bEBBD C A    E DBadcA   BCb Ab   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 4 9 0,00 % 0

Kimya 13 5 3 5 4,25 % 33

Biyoloji 13 4 5 4 2,75 % 21

Fen Bilimleri 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  eae      B d   cBC  eA cDAa EAeDeB ee  

S D Y B%

Türkçe 40 31 8 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 40 14 7 35

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 2 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 1 4 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 5 3 38

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

257,561 57,53
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
EYLÜL ARSLAN 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 98 182 246 623 % 57,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAbDBADCBDBCCEBAADBBcCBAdACaDAEcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız cdEBcebdAbDEcda                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 4 7 2,00 % 14

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 1 6 6 -0,50 % 0

Fen Bilimleri 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d eACdc C                        eadedDd

S D Y B%

Türkçe 40 34 6 85

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 5 10 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 3 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 1 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 3 4 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

275,779 50,78
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  2932
FATİH AKDEMİR 120 54 56 10 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 90 169 219 550 % 50,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADaADBAEDBADCB B CEBAdDd  eBdCA a eccB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 15 24 1 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız BadcBeacAdbbBBDeaCdaca bADeEadbdaCCDEeAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 8 3 3 7,25 % 52

Kimya 13 2 11 0 -0,75 % 0

Biyoloji 13 4 9 0 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız CD bCCB C aCBdacdaddeAaCedadCbebAcccBaDe

S D Y B%

Türkçe 40 25 9 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 3 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

S D Y B%

Matematik-1 40 15 24 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 5 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 6 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 1 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 8 3 57

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15

Derişim Birimleri 2 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-SAY

187,015 85,60
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
FATİH EMRE ADIYAMAN 120 31 43 46 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 138 146 278 390 927 % 85,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız cCdDBAEDBA C DB C B d  ceA BBCA a  E d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 19 15 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız eBB bAc  dc bae d B db cEa  c a D bb d e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 7 5 0,25 % 2

Kimya 13 1 5 7 -0,25 % 0

Biyoloji 13 3 5 5 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 6 17 17 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız d bddA  bdB d   d be C d a b  de cB Da C

S D Y B%

Türkçe 40 19 7 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 2 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 40 6 19 15

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 5 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 4 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 2 7 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 5 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

595,326 0,28
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
FATİH MÜMTAZER 120 113 6 1 111 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 3 3 3 % 0,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCEBAADBDAAA BCACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBDBCCAEADBEAcBEEBABBEBCDEbABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 13 0 0 13,00 % 100

Fen Bilimleri 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEABDBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 36 3 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 38 2 95

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

385,327 17,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
FATMA GÖKÇE GÖKŞİN 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 39 71 80 187 % 17,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCdDBCCEBAADBDAAABBCAC DAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B B AbbEBBDaC AE   cADBEEBd   BC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 5 7 0,75 % 5

Kimya 13 4 4 5 3,00 % 23

Biyoloji 13 7 4 2 6,00 % 46

Fen Bilimleri 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  badcAC     d   cBCAd  aaD  edAeDeBEDBA 

S D Y B%

Türkçe 40 38 1 95

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 18 5 45

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 2 5 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 4 4 31

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

384,418 17,73
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
FİKRET TALHA ÖZMEN 120 67 14 39 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 41 75 84 192 % 17,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEeBADCBDBCaaBAADBDAAABBCAC DAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     AcDEB D CC   D EAD  EB eB BCDcAA   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 6 4 2,50 % 18

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 7 2 4 6,50 % 50

Fen Bilimleri 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  eCdBAe Dbcc                 EABD B DdAa

S D Y B%

Türkçe 40 36 3 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 20 3 50

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 4 6 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

300,482 41,37
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
G SUDE SARIKAYA 120 50 23 47 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 78 147 180 448 % 41,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız     a DBA bBADC    C Bb        CA B AED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız d  B  DdAebEe  BCCAE   EAD EEBA  CaDcAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 3 9 1,25 % 9

Kimya 13 7 4 2 6,00 % 46

Biyoloji 13 6 6 1 4,50 % 35

Fen Bilimleri 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız     bCd    d ADA dAdC BeAaEAC BEAeaaeEed

S D Y B%

Türkçe 40 15 3 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 0 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 40 20 7 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 3 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 2 3 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 7 4 54

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

589,731 1,20
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
GÖRKEM SOLAK 120 112 7 1 110 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 13 13 13 % 1,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBeACBDAEDB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BaBDAADEBBDBCCAEADBEADBcEBABBEBCDEAAeEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 11 2 0 10,50 % 81

Biyoloji 13 12 1 0 11,75 % 90

Fen Bilimleri 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABaABCAeEDAEBdABDBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 38 1 95

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 40 37 3 93

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 2 75

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 7 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 1 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 11 2 85

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

345,362 28,90
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
GÜLFEM ŞEVVAL ÖNAL 120 59 14 47 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 58 110 126 313 % 28,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAEDBADCBDB CEBAAeBBbCBACA  DAE B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız e EB    A  Ea D C  E D E D  EBb  CdacAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 3 9 1,25 % 9

Kimya 13 2 0 11 2,00 % 15

Biyoloji 13 6 2 5 5,50 % 42

Fen Bilimleri 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d d aCB       D    B       bC  EABeBB   

S D Y B%

Türkçe 40 34 2 85

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 0 67

Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

S D Y B%

Matematik-1 40 15 7 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 2 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 2 3 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 0 15

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

329,416 31,86
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HAFİZE CEYDA SELBES 120 54 12 54 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 60 113 134 345 % 31,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAE BADCBeBCCEBAADBDAAABBCA BDcdD  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A  EBBDedCAE D E D  EBee bBCDb b   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 2 9 2,50 % 18

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 1 0 12 1,00 % 8

Fen Bilimleri 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız    eB C  bB                       B     

S D Y B%

Türkçe 40 33 3 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 40 17 7 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 3 2 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

364,142 22,25
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  328
HAKAN GÖĞEBAKAN 120 64 23 33 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 47 87 97 241 % 22,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız eDbDCADBA cdADCBDB CbdAdDBBbCBddAbdcAEcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız e  Bd   A DbB D CeAEADcE DBEEBAEB CDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 9 2 3 8,50 % 61

Kimya 13 5 1 7 4,75 % 37

Biyoloji 13 1 1 11 0,75 % 6

Fen Bilimleri 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız C CACCBbC  dBA AcCA CA      C   e       

S D Y B%

Türkçe 40 24 14 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 40 25 5 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 9 2 64

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 5 1 38

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

380,639 18,74
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HALİL AYGÜN 120 68 21 31 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 44 81 90 203 % 18,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADCADBAEDBADCcDBCCbBAAeBBbCBACACeDAb d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    BBBD A b   D CaAEADBE D    AEBC D AcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 8 5 1 6,75 % 48

Kimya 13 5 2 6 4,50 % 35

Biyoloji 13 3 3 7 2,25 % 17

Fen Bilimleri 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dDCeCdBAC DeBdD  aeBCAB     b d  B  eED 

S D Y B%

Türkçe 40 31 8 78

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 21 3 53

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 2 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 0 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 0 75

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 8 5 57

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 5 2 38

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

256,517 57,89
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HALİL HAZAR 120 49 55 16 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 99 184 249 627 % 57,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADcDaADBAbcdADCBeB CEBAcDBBdCB dA eDbdce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız cc B  a AbDEB cBCbAbbecccD  ccAc CCbEAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 8 2 2,00 % 14

Kimya 13 2 8 3 0,00 % 0

Biyoloji 13 6 7 0 4,25 % 33

Fen Bilimleri 40 12 23 5 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dcCcaeB  bDCccb  edcbAcecB eCceEABbBBdee

S D Y B%

Türkçe 40 23 14 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 40 14 18 35

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 4 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 3 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 4 8 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 8 15

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-SAY

556,652 1,75
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HARUN ENGİNOVA 120 106 13 1 102 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 19 19 19 % 1,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCdBAADcDAAA B*ACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBcBCCAEADBEAbBEEBABBEBCDEbABdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 11 2 0 10,50 % 81

Fen Bilimleri 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEAcaBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 33 6 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 2 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 36 4 90

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

442,028 8,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HASAN HÜSEYİN TEKE 120 79 18 23 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 23 42 46 92 % 8,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADCADBAa BADCBDB  dBAADBBbeB bd a   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız B EBBBDBA DEBeDBCCAEADBEADBdEBAEBCCDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 12 2 0 11,50 % 82

Kimya 13 6 1 6 5,75 % 44

Biyoloji 13 2 5 6 0,75 % 6

Fen Bilimleri 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız CDCACeBACADdBAD B A  AB Ac  e  E e  Bded

S D Y B%

Türkçe 40 23 8 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 0 33

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 40 36 2 90

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 8 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 2 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 12 2 86

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 6 1 46

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

219,742 73,96
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HATİCE KÜBRA TEKİN 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 125 239 329 801 % 73,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADeAEcBADCBDBCaEBAdDBBdCBed    dd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  ccd c  Adb     Cb     d D a     Cd   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 8 5 -1,00 % 0

Kimya 13 2 3 8 1,25 % 10

Biyoloji 13 4 5 4 2,75 % 21

Fen Bilimleri 40 7 16 17 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız e deCd b   dae  B   Ce e a bb  EAeD a eB

S D Y B%

Türkçe 40 26 9 65

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 11 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 2 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 3 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 1 8 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 3 15

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

200,575 80,79
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HAYRUNNİSA GÜNEŞ 120 42 73 5 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 131 138 265 370 875 % 80,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBdaDBAcCBbB bEBbADBBeeedCAacbdEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 30 2 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ecdBBBbdebbadcD bbbddDcace aadecaaCDdbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 9 1 1,75 % 13

Kimya 13 4 9 0 1,75 % 13

Biyoloji 13 3 9 1 0,75 % 6

Fen Bilimleri 40 11 27 2 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız bDbAC BcdbcdacedBbcdadBeAdEbdbecAcD ccDa

S D Y B%

Türkçe 40 23 16 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

S D Y B%

Matematik-1 40 8 30 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 7 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 6 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 4 9 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 4 9 31

Derişim Birimleri 2 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-SAY

244,952 63,53
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HELİN KOCA 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 109 201 278 688 % 63,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBA eBeDCBDBdbEBA DBDAA    A e  dDdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız c  DA aEBabaCC EbeecAc E  d BE Ccc c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 6 6 0,50 % 4

Kimya 13 1 1 11 0,75 % 6

Biyoloji 13 4 9 0 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 7 16 17 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  AaedA   d bd   e C        EeEeeDaeEeeda

S D Y B%

Türkçe 40 23 8 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 12 14 30

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 2 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 2 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 2 6 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

468,243 5,72
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HİLAL KARAL 120 86 16 18 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 21 38 41 62 % 5,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDCADBAbcBAcCBDB CEBAADBBcCBA ACBDA DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız BB B   BA DEBBDBCCAEbD EADB EBAE  CDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 6 5 3 4,75 % 34

Kimya 13 11 2 0 10,50 % 81

Biyoloji 13 7 3 3 6,25 % 48

Fen Bilimleri 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dcaeCCB C  bBADAeCABCABCAcEbC cEABe B DB

S D Y B%

Türkçe 40 32 5 80

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 0 67

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 30 1 75

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 0 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 6 5 43

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 11 2 85

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

204,936 79,78
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HÜSEYİN EFE AKYILDIZ 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 136 261 365 864 % 79,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DaADeAE BAaCBDBbCEBAeDBDdAABBeAC aeEcBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız                    E D  b   c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 5 8 -0,25 % 0

Kimya 13 0 1 12 -0,25 % 0

Biyoloji 13 1 3 9 0,25 % 2

Fen Bilimleri 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  cad      Bed   d             d   e  e C

S D Y B%

Türkçe 40 26 12 65

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 5 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

271,571 52,63
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HÜSEYİN GÖK 120 49 44 27 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(570.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 96 177 231 570 % 52,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAEcdADCcD bdEBbAcBDAAbBBCc B  deBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    DeAbEeccaC Ac  dE DB EeAeB dbDEAAB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 6 4 2,50 % 18

Kimya 13 3 5 5 1,75 % 13

Biyoloji 13 2 8 3 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 9 19 12 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız deCdd be  BAC   d d BdAe Dc eddeD ed dbC

S D Y B%

Türkçe 40 24 12 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 16 13 40

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 2 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 5 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 4 6 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 5 23

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
HÜSNE ECEM ASLAN 120 36 49 35 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAacBAcCBeBdadBAADBDAAbBBCAdaDAEDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 22 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız dcdceADddabcbCAc edd   d  d  c aad     b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 2 10 1,50 % 11

Kimya 13 0 3 10 -0,75 % 0

Biyoloji 13 1 11 1 -1,75 % 0

Fen Bilimleri 40 3 16 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  A C b   d      b   d c    adddeedaEbdc 

S D Y B%

Türkçe 40 29 11 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 22 10

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 2 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 2 2 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

440,956 8,86
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
İBRAHİM BAYAR 120 82 27 11 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 25 45 50 96 % 8,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAEbdADCBDBeCdBAAcBDAAABBCACBDA DaeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız Ba DAADEBBDaCCAE DaEADcEd ABB BCDEAABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 10 2 2 9,50 % 68

Kimya 13 6 5 2 4,75 % 37

Biyoloji 13 4 7 2 2,25 % 17

Fen Bilimleri 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız dACCB CA CBAdD ebBC eeAcEDAEcEe eBa edbC

S D Y B%

Türkçe 40 31 8 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 40 31 5 78

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 2 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 1 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 10 2 71

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 6 5 46

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

389,432 15,97
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
İBRAHİM ENES BİLİCİ 120 71 28 21 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 36 66 74 173 % 15,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBdbbBADCBeBdCEBAADBDAAbBBCA aDAdcddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   BDA bEBabBCCAEAD EADB EBA   BC EAAa BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 5 4 3,75 % 27

Kimya 13 8 2 3 7,50 % 58

Biyoloji 13 5 5 3 3,75 % 29

Fen Bilimleri 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız aACdB C cdB d BCb CAB ABcD  cEAee Ba eAC

S D Y B%

Türkçe 40 27 12 68

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 3 0 3 0

S D Y B%

Matematik-1 40 26 4 65

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 1 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 5 5 36

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 8 2 62

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

222,946 73,04
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
İPEK NUR UZGUR 120 38 46 36 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 124 237 324 791 % 73,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 18 10 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız aC DBd bdAcC    bbBbdDBadcbBdC    AccaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   daA bEB b CeAE D EbDBcb d BEBCDc AaEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 3 8 2,25 % 16

Kimya 13 1 6 6 -0,50 % 0

Biyoloji 13 5 6 2 3,50 % 27

Fen Bilimleri 40 9 15 16 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız eACCab           d   bbdcaAccEdeD BaD eC

S D Y B%

Türkçe 40 12 18 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 17 13 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 3 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 2 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 2 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 3 3 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 6 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

191,268 84,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
İREM YILMAZ 120 27 22 71 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 135 143 272 382 915 % 84,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAbDdAcC    e B  DBaA   dCA e   b AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     d  a  D   A          e e b e     a C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 2 10 1,50 % 11

Kimya 13 1 0 12 1,00 % 8

Biyoloji 13 4 5 4 2,75 % 21

Fen Bilimleri 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız   bC     aB   B              Ee eeaED bC

S D Y B%

Türkçe 40 17 8 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 1 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 2 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 40 3 7 8

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 3 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 1 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 2 2 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

396,216 14,77
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
KADIR KAAN ZORLU 120 71 16 33 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 35 64 72 160 % 14,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADC DBAE cADCBDBCCEBAADBBACB CACaDAdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız d  B  c A bEBBD  CAE D c D  EBbEBCCDEAba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 4 6 3,00 % 21

Kimya 13 6 1 6 5,75 % 44

Biyoloji 13 8 1 4 7,75 % 60

Fen Bilimleri 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d C bCB e  dB D BCb  AB A  AC  EABa B DB

S D Y B%

Türkçe 40 33 3 83

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 20 7 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 2 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 4 4 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 6 1 46

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

555,493 2,31
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
KEMAL POLAT 120 105 14 1 101 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 25 25 25 % 2,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCAcBAEcBADdcbBCCEBbbDBDAAABBCACBDAEDcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDdAABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 13 1 0 12,75 % 91

Kimya 13 13 0 0 13,00 % 100

Biyoloji 13 8 4 1 7,00 % 54

Fen Bilimleri 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBbCADCBACDBCABCABCABEDA ebcBcBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 39 1 98

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 7 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 13 1 93

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 13 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

299,133 42,47
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MEHMETALİ DOĞAN 120 54 35 31 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 79 149 184 460 % 42,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCAaBddDBADCBeBdadBAdeBDAcABBeACebAdDeAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A  Ea D CCAE b E D   a     CDE dB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 7 3 2,25 % 16

Kimya 13 6 3 4 5,25 % 40

Biyoloji 13 7 5 1 5,75 % 44

Fen Bilimleri 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız aAadBdd  CB dc  AeCABeA  bA aEAeDeBEDdbC

S D Y B%

Türkçe 40 24 16 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 13 4 33

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 4 7 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 6 3 46

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

274,887 51,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MELEK ÇEKER 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 93 173 225 558 % 51,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEcBAcCaDBaCEBAADdDAebBBbA     e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A DcB e CCAE   E D         CDdAA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 4 8 1,00 % 7

Kimya 13 1 2 10 0,50 % 4

Biyoloji 13 5 2 6 4,50 % 35

Fen Bilimleri 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız eACedb        B e    e        e D BEDBd 

S D Y B%

Türkçe 40 23 9 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

Yazım Kuralları 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 13 3 33

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 0 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 2 4 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

339,058 30,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MELİKE KOÇAK 120 61 34 25 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 59 111 129 325 % 30,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEcBAaCaD  abB  cBDed  BCA aDeEDdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  aB AbDEB DBCCAE D EAD  bBAeB BCDcAA   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 8 2 2,00 % 14

Kimya 13 5 5 3 3,75 % 29

Biyoloji 13 8 3 2 7,25 % 56

Fen Bilimleri 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız acCeBbd  dBAdcBCbB A  Acbbb eEABD BEDBba

S D Y B%

Türkçe 40 20 13 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 2 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 24 5 60

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 2 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 4 8 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 5 5 38

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

224,148 72,67
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MERT ÇİÇEKCİ 120 40 46 34 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 118 123 234 321 787 % 72,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaAaCADBdEcBADCBDBaaEBAAceBbCBeaA eDAEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  Baa  bBAdeEBc aC  c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 11 0 0,25 % 2

Kimya 13 2 5 6 0,75 % 6

Biyoloji 13 4 8 1 2,00 % 15

Fen Bilimleri 40 9 24 7 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız CceeaddbacDCdc  cbAcae    EbadcEABD ecbe

S D Y B%

Türkçe 40 25 14 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 40 6 8 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 1 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 2 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 3 11 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 5 15

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

510,216 3,69
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MERVE CAN 120 95 12 13 92 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 18 34 35 40 % 3,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAEDBADCcDBbCEBAdDBBbeBACACBDAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 31 0 9 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız BB B    A DEBBDBCCAEAD EADBEEBA BCCD AAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 9 3 2 8,25 % 59

Kimya 13 11 2 0 10,50 % 81

Biyoloji 13 9 2 2 8,50 % 65

Fen Bilimleri 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d CACCBcC DdBADABCecCABCABEAC BEAeDBe DB

S D Y B%

Türkçe 40 35 5 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 31 0 78

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 0 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 9 3 64

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 11 2 85

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

607,837 0,09
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MERVE KAVAKLI 120 115 2 3 114 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1 % 0,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBDBCCA ADBEADBcEBABBEBCDEAA EBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 11 1 1 10,75 % 83

Biyoloji 13 13 0 0 13,00 % 100

Fen Bilimleri 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABaABC BEDAEBEABDBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 40 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 37 1 93

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 0 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 7 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 1 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 11 1 85

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MERYEM ARSLAN 120 20 8 92 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCAaeAaDBADCBDBeCEBAdDBDA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız           c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 1 13 -0,25 % 0

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 0 1 12 -0,25 % 0

Fen Bilimleri 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız   a                                    b

S D Y B%

Türkçe 40 20 5 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 1 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

213,267 75,99
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MÜCAHİD KARAMAN 120 36 46 38 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 127 246 342 823 % 75,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADAaCcDB   BA b    C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız cB B  b AebEedeaCC E ccE DcaEcAE dCDEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 10 1 0,50 % 4

Kimya 13 3 9 1 0,75 % 6

Biyoloji 13 5 8 0 3,00 % 23

Fen Bilimleri 40 11 27 2 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dcddbdedC DdBeb eabaCAaebaEcCaaddBDaBEed

S D Y B%

Türkçe 40 9 3 23

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 0 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 0 0 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 16 16 40

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 3 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 3 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 3 10 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 3 9 23

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-SAY

247,487 62,05
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
MUHAMMET CAN SABANCI 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 106 197 271 672 % 62,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADCcDBAbcBAcCBDB CEdAADBBACBAdA a Adcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  B e       E   B  AE   c      A   C E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 6 6 0,50 % 4

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 2 0 11 2,00 % 15

Fen Bilimleri 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d ddadd C   B               C       B   

S D Y B%

Türkçe 40 26 11 65

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40

S D Y B%

Matematik-1 40 8 2 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 0 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 2 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 2 6 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

589,985 1,02
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NAZLI KESKİN 120 112 7 1 110 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 11 11 11 % 1,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADcAEDBADCBDcbCEBAADBDAAA BCACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBDBCCAEADBEAcBEEBABBEBCDEbABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 13 0 0 13,00 % 100

Fen Bilimleri 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEABDBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 35 4 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 38 2 95

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

276,884 50,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NEHİR ECE ALKAN 120 49 32 39 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 89 166 215 543 % 50,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAE BADCBDBCCdBAAeBaAAABBCA    EeBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 9 18 13 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız d BcAdbd BDab   b  cdD bEe d bBCD cb a d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 3 8 2,25 % 16

Kimya 13 0 2 11 -0,50 % 0

Biyoloji 13 6 5 2 4,75 % 37

Fen Bilimleri 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız   CddA    Bc  c d            dABeBeEcBeC

S D Y B%

Türkçe 40 31 4 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 9 18 23

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 3 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 4 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 2 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 3 3 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

275,099 51,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NİDA NUR AYGÖRDÜ 120 47 27 46 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 92 172 223 554 % 51,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAEDBADCBaB CEdAADBBACBAddaa bEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız dc B    A  c  b   A    E D  b     CD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 5 4 3,75 % 27

Kimya 13 2 5 6 0,75 % 6

Biyoloji 13 2 5 6 0,75 % 6

Fen Bilimleri 40 9 15 16 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d aeCCBA  Dda   cbbB   eAd  a   eBe B ee

S D Y B%

Türkçe 40 31 7 78

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 0 4 0

S D Y B%

Matematik-1 40 7 5 18

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 3 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 5 5 36

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 5 15

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

297,760 43,03
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NİSA BAYINDIR 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 80 152 187 466 % 43,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız aCADeAEcBADCBDBCCEBAADBDAAABBCdCeDedDebC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A bEB DBC A    E D  acceB BCDEAAe   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 1 13 -0,25 % 0

Kimya 13 0 1 12 -0,25 % 0

Biyoloji 13 1 1 11 0,75 % 6

Fen Bilimleri 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız    d          c                     Dd  

S D Y B%

Türkçe 40 31 9 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 16 6 40

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 2 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

229,493 70,45
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NİSA ZEYNEP ÇÖLAK 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 120 225 312 763 % 70,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız A  De aBA DB  C    dEB  b   CBA AC DAdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız   cB  D A  Ec D C A    Eca  E     C E  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 3 10 0,25 % 2

Kimya 13 3 2 8 2,50 % 19

Biyoloji 13 3 5 5 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız    dad      B D   e  A  Ac     EAe dedDc

S D Y B%

Türkçe 40 16 6 40

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 1 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

S D Y B%

Matematik-1 40 11 5 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 1 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 3 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 2 23

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

248,502 61,59
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
NURSEMA BALCI 120 41 33 46 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 105 196 268 667 % 61,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AeeDCADeAEDBADCBeBdaEBAcDBBAedbbACBaAEDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  d aB     cEBBDaC  E   E DdcdeA   C E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 6 7 -0,50 % 0

Kimya 13 0 3 10 -0,75 % 0

Biyoloji 13 1 3 9 0,25 % 2

Fen Bilimleri 40 2 12 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d   ad be De     bb      e e E   e  a   

S D Y B%

Türkçe 40 27 13 68

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 12 8 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 1 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 3 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 2 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 6 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

349,889 26,87
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ÖMER FARUK OĞUZ 120 64 35 21 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 54 103 115 291 % 26,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDCADBAEbBADCBDBCCEBAADBBbCB  d aD Ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız BB Be   AbbEB bB dAE eeE DB EaAEBCCaEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 8 3 1,00 % 7

Kimya 13 6 5 2 4,75 % 37

Biyoloji 13 4 7 2 2,25 % 17

Fen Bilimleri 40 13 20 7 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d bACdddC bdd DAcCbeCA  AecACacdA e Bdce

S D Y B%

Türkçe 40 29 6 73

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

S D Y B%

Matematik-1 40 22 9 55

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 2 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 1 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 3 8 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 6 5 46

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

305,979 38,87
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ÖMER FARUK PEHLİVANL 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 71 133 162 421 % 38,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DaAeeAE BADCBDB CbBAAcBDc  B e         a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    DA Db  D CCA A  E c  EBAe  BCDEAA E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 2 5 6,50 % 46

Kimya 13 4 2 7 3,50 % 27

Biyoloji 13 2 3 8 1,25 % 10

Fen Bilimleri 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  ACCB C D Bbd B b  A  Ae D EcEce        

S D Y B%

Türkçe 40 18 8 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 2 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 19 3 48

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 0 38

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 7 2 50

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 4 2 31

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

422,454 10,62
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ÖMER KOLAYCA 120 74 16 30 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 27 48 55 115 % 10,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DaADBAEeBAcCBDBCCEBAADBDAAbBBbACaDAdDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  BBDAADEB DBCCAEADBEAa  EcAB  BCDEAABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 1 9 3,75 % 27

Kimya 13 2 2 9 1,50 % 12

Biyoloji 13 4 3 6 3,25 % 25

Fen Bilimleri 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız a CCB     B     b aAB        dABD B ed  

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 32 2 80

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 8 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 2 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 4 1 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

238,373 66,48
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ÖMER ÖĞÜT 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 113 211 292 720 % 66,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız eD DCADddEcBADC DB aEBc DBeAeB bACBDAdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız   EB  a   D     b      E D  Ee    CD  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 6 3 3,50 % 25

Kimya 13 2 6 5 0,50 % 4

Biyoloji 13 1 8 4 -1,00 % 0

Fen Bilimleri 40 8 20 12 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d aAbCB d DdBc cabb  AB bd bC e dda a ee

S D Y B%

Türkçe 40 24 11 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 2 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 8 4 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 0 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 5 6 36

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 6 15

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

272,149 52,26
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ÖZGÜR ŞAHİN 120 48 37 35 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 95 176 229 566 % 52,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBbE BADC DB abBAADBDA bBBCAC DA  B C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız eadaeAcEB   bdAEcDaE DB cc  dE Ccc A  aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 6 6 0,50 % 4

Kimya 13 2 2 9 1,50 % 12

Biyoloji 13 3 9 1 0,75 % 6

Fen Bilimleri 40 7 17 16 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız ebCda b e B     c CAd       dEdeeaaEDeeb

S D Y B%

Türkçe 40 28 4 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

Yazım Kuralları 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 13 16 33

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 6 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 3 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 2 6 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

239,996 66,02
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
PAŞA ATİLLA 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 112 208 289 715 % 66,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız  e DCAD dEDBADCa   CEa ADB  CB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız   aB    A bd    CCAE D                 B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 6 5 3 4,75 % 34

Kimya 13 2 6 5 0,50 % 4

Biyoloji 13 4 2 7 3,50 % 27

Fen Bilimleri 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d dAbCBdC D Bc  da cd d AaEAC B  ee B   

S D Y B%

Türkçe 40 17 4 43

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 1 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 3 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 2 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 6 5 43

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 6 15

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

177,901 86,98
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
PELİN ATAK 120 27 35 58 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(942.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 139 147 280 393 942 % 86,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız Da DBbE BADC DB Cd bdedDeAbBdeAC   E   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    aA abB b d      b D   de   a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 4 9 0,00 % 0

Kimya 13 0 6 7 -1,50 % 0

Biyoloji 13 5 5 3 3,75 % 29

Fen Bilimleri 40 6 15 19 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız dAadc         c c   de d  bE EAeDea D eb

S D Y B%

Türkçe 40 18 11 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40

Yazım Kuralları 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 40 3 9 8

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 3 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 4 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 6 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

253,393 59,10
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
PELİN EDA SERİN 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 101 188 256 640 % 59,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDdAbCaDBbCEBAdedDAAABdCACaeeEDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız ad  e   c   C  d          A    CDEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 3 8 2,25 % 16

Kimya 13 5 2 6 4,50 % 35

Biyoloji 13 1 2 10 0,50 % 4

Fen Bilimleri 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız aAdC d    B     e CABCAe      A     e e 

S D Y B%

Türkçe 40 28 12 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 5 6 13

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 2 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 3 3 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 5 2 38

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

293,862 44,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
PINAR POLAT 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 82 155 194 478 % 44,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADC DBA DBA CBD  CEBAADBBbCB bA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız aB B    A DEc  B  A c  E a  b b    edA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 6 3 5 5,25 % 38

Kimya 13 3 4 6 2,00 % 15

Biyoloji 13 7 3 3 6,25 % 48

Fen Bilimleri 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız C CcC dcC  CB  bBae     AeEeC BEABDBe b 

S D Y B%

Türkçe 40 25 2 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

S D Y B%

Matematik-1 40 9 8 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 2 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 2 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 6 3 43

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 4 23

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

274,511 51,71
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
RABİA AKTEPE 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 94 175 227 560 % 51,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAbbBADCaDB bEBAADBDAAABBCAC  AEDBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  a aA       C  E e E D c  A    Cb AbB  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 3 7 3,25 % 23

Kimya 13 1 2 10 0,50 % 4

Biyoloji 13 1 2 10 0,50 % 4

Fen Bilimleri 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  dadBA   C  C       B  a b  c     a D   

S D Y B%

Türkçe 40 30 7 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 9 7 23

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 0 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 4 3 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

364,093 22,44
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
RAHMİ EREN ÇAKIR 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 48 89 99 243 % 22,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDBCCaBAADBDAbbBBeA aDAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B  DA b    BC AEAD E    EBd   B Dc    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 3 9 1,25 % 9

Kimya 13 4 2 7 3,50 % 27

Biyoloji 13 9 3 1 8,25 % 63

Fen Bilimleri 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız   CdB    d  d  CAc Ae A     eEAeDBBEDBAa

S D Y B%

Türkçe 40 34 5 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 15 3 38

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 1 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 0 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 2 3 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 4 2 31

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

400,118 14,13
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
RÜVEYDA SEMA GÜRLER 120 71 21 28 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 34 63 70 153 % 14,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAbDcAaCcDB CEBAADdDAAAaBCACBDAEDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B BDA DEB DBCCAEAD E D  aBAe  BaDEAABE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 6 6 0,50 % 4

Kimya 13 3 2 8 2,50 % 19

Biyoloji 13 6 4 3 5,00 % 38

Fen Bilimleri 40 11 12 17 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız e bdB    eaAd  CeBa   A      EAeDeB DBda

S D Y B%

Türkçe 40 33 6 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 27 3 68

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 0 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 2 6 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 2 23

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

385,282 17,45
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SAMET BASRİ AYAS 120 66 18 36 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 40 73 82 189 % 17,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız bDADCADBAEDdADCBD aa          ACACBDdEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 31 1 8 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız dBEBB DBA DEB DBCCAEADBE D EEBA B CDE AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 4 5 4,00 % 29

Kimya 13 1 4 8 0,00 % 0

Biyoloji 13 6 3 4 5,25 % 40

Fen Bilimleri 40 12 11 17 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d edCCB C  dB     bed B  e  C cEAeD B De

S D Y B%

Türkçe 40 23 6 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 2 0 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 31 1 78

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 0 75

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 5 4 36

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

251,926 59,46
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SAMET GÜRLEYİK 120 42 32 46 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 102 189 258 644 % 59,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADdcDBAEDBADCBDBaeEBAdeBB Cd ad aDede 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ed B  c AAbEB c be E   a a  EB   CCD   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 5 8 -0,25 % 0

Kimya 13 3 1 9 2,75 % 21

Biyoloji 13 3 4 6 2,00 % 15

Fen Bilimleri 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d   add C  d  D    B    bB  C d  eb B Dc

S D Y B%

Türkçe 40 23 13 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

S D Y B%

Matematik-1 40 12 9 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 2 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 1 5 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 1 23

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

286,996 46,26
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SANEM ÖZDEMİR 120 55 51 14 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 85 161 202 501 % 46,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDCADBddDBADCBDB CEBdADBBcCBACdaaaAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız eeEBeeeeAAbEBaDBCaAEcccEccccbBAbBbdeEeee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 8 1 3,00 % 21

Kimya 13 4 4 5 3,00 % 23

Biyoloji 13 1 5 7 -0,25 % 0

Fen Bilimleri 40 10 17 13 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d CcCCBbbbbbBbb  Cdc AB Aa d    bd  B ed

S D Y B%

Türkçe 40 29 10 73

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

S D Y B%

Matematik-1 40 16 24 40

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 3 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 3 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 6 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 4 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 5 8 36

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 4 4 31

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

195,158 82,64
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SELİM UZUNOĞLU 120 27 32 61 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 140 268 375 895 % 82,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  BEBe a AA EBBDaCaA  e E* eEdcA  CCDcAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 8 3 1,00 % 7

Kimya 13 3 6 4 1,50 % 12

Biyoloji 13 1 8 4 -1,00 % 0

Fen Bilimleri 40 7 22 11 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d dAadBb  edBb  d bBeAdeAe de cdeec a D 

S D Y B%

Matematik-1 40 20 10 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 2 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 3 8 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 3 6 23

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SELMA ADA ARI 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADCADBbEDBADC  B CEBAADBBbCBddA e A Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız         e                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 9 4 -1,25 % 0

Kimya 13 0 1 12 -0,25 % 0

Biyoloji 13 1 3 9 0,25 % 2

Fen Bilimleri 40 2 13 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d dbaddA   dac   a               ee aE  

S D Y B%

Türkçe 40 27 7 68

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 2 1 40

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 9 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

234,140 68,61
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SEMİH BARBAK 120 34 12 74 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(743.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 117 219 302 743 % 68,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAEDBADCBDBaaEBAADBDAAABBCACaDedDBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     e       C      E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 3 11 -0,75 % 0

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız   add                                   

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 2 1 5

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 0 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 0 3 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

157,304 90,95
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SENA NUR ÜNAL 120 29 64 27 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 143 152 290 410 985 % 90,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız cCdeBAEcdAcCBedCdbBAADBab beBC acb EDd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 17 17 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız B ccdeDcedcBb da  c  D         a b baEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 8 3 1,00 % 7

Kimya 13 1 11 1 -1,75 % 0

Biyoloji 13 2 9 2 -0,25 % 0

Fen Bilimleri 40 6 28 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  eaddbCADb d edbc bAdecedadbcdA ae deceC

S D Y B%

Türkçe 40 17 19 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 2 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 3 0

Yazım Kuralları 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 40 6 17 15

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 6 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 5 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 1 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 3 8 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 1 11 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

522,985 3,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SERRA İREM TAŞDEMİR 120 97 13 10 93 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 16 31 31 34 % 3,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEcBADC DBCCdBAADBDAAABBCACBDAEDB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 36 0 4 36,00 % 90

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDA DEBBDBCCAEADBEADBEEBA BEBC EAABE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 10 4 0 9,00 % 64

Kimya 13 5 6 2 3,50 % 27

Biyoloji 13 11 0 2 11,00 % 85

Fen Bilimleri 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACeBbCeDCBAdDeaccCAB ca DAE EA DBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 35 3 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 40 36 0 90

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 0 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 0 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 10 4 71

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 5 6 38

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

280,796 49,22
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SILA ÇETİN 120 50 34 36 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 88 165 210 533 % 49,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADebaDBADC DBCaEBeAbaDAAABBCdbaDAEDeAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   B AdDEe   C AaAbcd c  b      CDc   aB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 5 2 5,75 % 41

Kimya 13 2 5 6 0,75 % 6

Biyoloji 13 3 3 7 2,25 % 17

Fen Bilimleri 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız bbCCBAd  eBAdD  bcb BdAd      eBb   DBb 

S D Y B%

Türkçe 40 28 11 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 10 10 25

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 2 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 4 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 7 5 50

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 2 5 15

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

237,552 66,94
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SILA ERGEZEN 120 39 31 50 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 114 213 294 725 % 66,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaADCADBAEcBADCBDBaCEBAeDeBbCddddCaDAEcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ecEd  D A  ac D      b E ad c Ac  Ca   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 5 7 0,75 % 5

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 1 3 9 0,25 % 2

Fen Bilimleri 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız  DbAedd     a                  E eb a   

S D Y B%

Türkçe 40 28 12 70

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 40 8 11 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 3 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 2 5 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

315,210 35,64
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SILA YILMA Z 120 55 24 41 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 66 125 149 386 % 35,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız A  DCADBAEeBADCBDB CdBAADeBbCBdbdbBDAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B    A  EB DB  AE   E D  aBb   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 5 2 5,75 % 41

Kimya 13 4 3 6 3,25 % 25

Biyoloji 13 4 5 4 2,75 % 21

Fen Bilimleri 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız CDCdCeBbC  eBd ABeba A  A  bC  EbeD e De

S D Y B%

Türkçe 40 28 9 70

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 1 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 1 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 40 12 2 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 0 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 7 5 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 4 3 31

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

192,025 84,21
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  503
SİMA NUR GÜCLÜ 120 30 31 59 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 134 142 270 380 912 % 84,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDC DBAE BADCB B C Bd DBBb   CAaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 1 12 27 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız   da aD bde d e ad  cc                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 6 7 -0,50 % 0

Kimya 13 2 4 7 1,00 % 8

Biyoloji 13 5 4 4 4,00 % 31

Fen Bilimleri 40 8 14 18 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız   deaed C  d    e A   eecB e   EeBD edDB

S D Y B%

Türkçe 40 21 5 53

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

S D Y B%

Matematik-1 40 1 12 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 5 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 2 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 6 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 4 15

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

283,294 48,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SUDE TEKGÖZOĞLU 120 48 27 45 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 87 164 208 523 % 48,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeDCADBAEDBADCBeB CEBAdDBBAeBAdA  cdEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız e  B    AdDda bBba E b E a  EB    CDE  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 3 9 1,25 % 9

Kimya 13 1 4 8 0,00 % 0

Biyoloji 13 3 4 6 2,00 % 15

Fen Bilimleri 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d   aCB    d    Bbca   d        deD BcDd

S D Y B%

Türkçe 40 30 7 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

S D Y B%

Matematik-1 40 12 9 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 5 25

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 2 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 0 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 2 3 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

515,088 3,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SUDENAZ ALMAS 120 95 13 12 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 17 33 33 37 % 3,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDB CEBAADBaAAbBBCACBDAEDBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BB DAAbEBBDBCCAEADBEADB EBABBEBCDEAABE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 8 5 1 6,75 % 48

Kimya 13 9 3 1 8,25 % 63

Biyoloji 13 6 1 6 5,75 % 44

Fen Bilimleri 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CAbCBAC beBddD CAcCABCAcbDA eEAB  B DB  

S D Y B%

Türkçe 40 36 3 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 36 1 90

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 0 75

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 7 0 100

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 3 0 75

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 8 5 57

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 9 3 69

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
SUDENAZ KESKİN 120 25 16 79 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCcDBAccBADC e  CEaAADBDAcABB A e  EcBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız                 e c   eE       dc  ee   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen Bilimleri 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 24 9 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 1 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 1 7 3

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 0 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-SAY

314,654 35,92
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
TARIK ARSLAN 120 52 22 46 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 67 127 151 389 % 35,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeDCADBbbeBADCBDBCCEBAAcBBceBAdACdaAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ecbBBBDBA DEBBDaCbAEA  EdDdEdBd   Cb AbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 1 13 -0,25 % 0

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d                                       

S D Y B%

Türkçe 40 30 10 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 40 22 11 55

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 2 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 0 63

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 2 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

244,155 63,99
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
TUĞBA TÜRKEL 120 39 33 48 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 110 204 281 693 % 63,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AacDCAcBAbb AcC Da bEBAdDBBbeBddA e   Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  B B  e A Db BD C A  b E D EEeA   CDE cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 4 8 1,00 % 7

Kimya 13 1 1 11 0,75 % 6

Biyoloji 13 1 8 4 -1,00 % 0

Fen Bilimleri 40 4 13 23 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d  e dd C   B D   d          c  beeeaEbe

S D Y B%

Türkçe 40 18 15 45

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 1 1 20

S D Y B%

Matematik-1 40 17 5 43

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 1 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 2 4 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

403,086 13,76
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
TÜRKER TÜRK 120 74 30 16 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 33 61 68 149 % 13,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AacDCADeAEeBAeCBDBCCEBAADBBACBdbACdDAcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız dBaBB D A DEB DBdCAEADBE D E  AEBbCDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 6 4 2,50 % 18

Kimya 13 5 6 2 3,50 % 27

Biyoloji 13 6 5 2 4,75 % 37

Fen Bilimleri 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dbeeCeB C  dB cbcCbBCAc Ae cCd EABDee Da

S D Y B%

Türkçe 40 31 9 78

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 28 4 70

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 6 0 75

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 4 6 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 5 6 38

Derişim Birimleri 2 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50



11. SINIF ÖTS-SAY

349,189 27,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
UMAY DENİZ 120 63 26 31 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 56 107 119 297 % 27,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAE BAaCBDB CEBAbcBDeAABBCA dDA DBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    bAADce DaC Ac e E D EbBAec BCDEAd   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 5 8 -0,25 % 0

Kimya 13 6 3 4 5,25 % 40

Biyoloji 13 9 2 2 8,50 % 65

Fen Bilimleri 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  bCd     d cd  Cc CABbA  Dc BEABDaBcD AC

S D Y B%

Türkçe 40 30 6 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

Yazım Kuralları 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 40 17 10 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 3 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 1 5 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 6 3 46

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

349,733 27,05
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
UMUT KAAN BORİ 120 62 22 36 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 55 105 117 293 % 27,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADeAbcBADCBDBCaEBAADB AAbBBCACeDAEDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   d AbDEBaDBCbAE D    BEEBd  EB   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 3 4 6,25 % 45

Kimya 13 5 5 3 3,75 % 29

Biyoloji 13 2 1 10 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CeCCB C  eBAd cCbBCABd ac   eE      D   

S D Y B%

Türkçe 40 32 7 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 16 6 40

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 7 3 50

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 5 5 38

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

556,652 1,75
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
UMUT TAŞCI 120 106 13 1 102 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 19 19 19 % 1,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCdBAADcDAAA B*ACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBcBCCAEADBEAbBEEBABBEBCDEbABdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 11 2 0 10,50 % 81

Fen Bilimleri 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEAcaBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 33 6 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 2 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 36 4 90

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 1 88

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

190,961 84,67
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
UMUT TAYLAN 120 30 37 53 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 136 144 273 384 917 % 84,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeDCbDeAEDBADC DB aEBAd BBbCB ddC c ded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız a c  B  e c   b C A  b   D  da E   b  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 8 4 0,00 % 0

Kimya 13 1 1 11 0,75 % 6

Biyoloji 13 0 6 7 -1,50 % 0

Fen Bilimleri 40 3 15 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız a  dCbdb  Ddee    A   e    dba   d    ca

S D Y B%

Türkçe 40 22 12 55

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 2 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

S D Y B%

Matematik-1 40 5 10 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 4 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 2 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 2 8 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 1 1 8

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

283,322 48,11
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
UTKU DP 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 86 162 206 521 % 48,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeDCbDBAEDBAcCB B C BedDBB CB dAC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız c  B    A DEB D  e E b E c  E     CDaA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 4 9 0,00 % 0

Kimya 13 7 5 1 5,75 % 44

Biyoloji 13 4 2 7 3,50 % 27

Fen Bilimleri 40 12 11 17 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d aA  a      dDbBbcB ABaAcEA   E B  Bbb 

S D Y B%

Türkçe 40 23 6 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 0 40

S D Y B%

Matematik-1 40 12 5 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 1 4 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 7 5 54

Derişim Birimleri 2 1 1 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

350,842 26,59
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
VERDA BİLİR 120 63 32 25 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 53 101 113 288 % 26,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeDCADBAEDBADCBDBCCEBAdDBBACBAdACaDAEDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız c cB    A DEB D C AE D cADd EBA  CCDcAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 9 1 1,75 % 13

Kimya 13 2 7 4 0,25 % 2

Biyoloji 13 1 6 6 -0,50 % 0

Fen Bilimleri 40 7 22 11 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız eDeeaeBdCbeaB Db  beCdc bd ce    dc B ed

S D Y B%

Türkçe 40 35 5 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 21 5 53

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 1 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 4 9 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 7 15

Derişim Birimleri 2 1 1 50

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-SAY

300,650 41,18
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
VUSLAT CAYLAK 120 52 26 42 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 77 145 178 446 % 41,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAE BADC DB CEBA cBDA AB CACaDAEDBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    DA cbB bBC A    E b Eace   BCDc A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 6 6 0,50 % 4

Kimya 13 3 3 7 2,25 % 17

Biyoloji 13 5 5 3 3,75 % 29

Fen Bilimleri 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız aebee     BcC   bd AB Aa    dcAeD e DeAC

S D Y B%

Türkçe 40 30 4 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 12 8 30

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 3 38

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 3 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 2 6 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 3 23

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

210,165 77,84
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YAĞIZ GÜNCAN 120 33 28 59 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 125 131 252 354 843 % 77,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız eCADBAEDBAbCBeBCCEBAADBaAAbBBCA dadded a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 7 2 3,25 % 23

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 2 9 2 -0,25 % 0

Fen Bilimleri 40 7 16 17 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız dA CeACeDd edc             aedbBb aEee a

S D Y B%

Türkçe 40 26 12 65

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20

Yazım Kuralları 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 5 7 36

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

384,358 17,91
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YAĞMUR ALAN 120 68 21 31 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 42 77 86 194 % 17,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADdDCADBAEDBADCBeBaCEBAdDBBbCBAdACeDAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B  D A DEB DaCCAEAD c D EEBAE  CDEAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 5 5 2,75 % 20

Kimya 13 3 2 8 2,50 % 19

Biyoloji 13 5 3 5 4,25 % 33

Fen Bilimleri 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d   CeBb  adBA    eB  B Aa  C  EAe  BdDd

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 40 24 3 60

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 7 0 88

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 4 5 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 3 2 23

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50



11. SINIF ÖTS-SAY

320,126 33,98
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YAĞMUR DUMAN 120 56 27 37 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 64 121 144 368 % 33,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBAEDdADCBDB CbdAADBBACBddACabAdea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız e  B    A bEB D CC E   b DB d   d CDEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 4 8 1,00 % 7

Kimya 13 4 3 6 3,25 % 25

Biyoloji 13 5 5 3 3,75 % 29

Fen Bilimleri 40 11 12 17 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız     bed C  dB DAcCb b   A  AC  cAeD eEed

S D Y B%

Türkçe 40 29 10 73

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 2 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 40 16 5 40

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 2 63

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 2 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 1 38

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 0 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 2 4 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 4 3 31

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

209,151 78,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YASEMİN SARIASLAN 120 38 51 31 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 133 255 358 850 % 78,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADebaDdAcCBeBebEBAAcdDAAABBCAaaDAdc  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 7 17 16 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız c  ee bEcBbcdbAc   a DdEdcd c  CD    c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 8 3 1,00 % 7

Kimya 13 4 4 5 3,00 % 23

Biyoloji 13 1 7 5 -0,75 % 0

Fen Bilimleri 40 8 19 13 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız ddCCdbb  baAd BbcB Ad  eE     ed aaEeeb 

S D Y B%

Türkçe 40 23 15 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 2 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 40 7 17 18

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 5 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 3 8 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 4 4 31

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

163,122 90,12
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YİĞİT KERİM  DANIŞ 120 35 84 1 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 142 151 289 406 976 % 90,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeeaAecAEbdbaecDadbcdAbbBBbCBAaACdDcacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 11 28 1 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız eaaBBdcdb cEaBbabbccecaEcDddEaAddCCeEdea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 12 0 -1,00 % 0

Kimya 13 2 11 0 -0,75 % 0

Biyoloji 13 4 9 0 1,75 % 13

Fen Bilimleri 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız bbaddacAdcDdc*DbebedbceeccEeaEeaecbBdEaB

S D Y B%

Türkçe 40 16 24 40

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 0 2 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 0 4 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 40 11 28 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 7 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 1 71

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 7 13

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 3 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 2 12 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 11 15

Derişim Birimleri 2 1 1 50

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-SAY

173,618 88,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YİĞİTOSMANGENÇOĞLU 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 140 148 283 397 956 % 88,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DC DdAEDBADCBDB dEB        aae     Ecadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız c        a   d    eEbDd d     BaD  c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 8 3 1,00 % 7

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 1 2 10 0,50 % 4

Fen Bilimleri 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız ddadBb A dBcd                d B  e     

S D Y B%

Türkçe 40 16 9 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 0 3 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 4 9 10

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 3 8 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

155,049 91,51
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
YUSUF ZİYA YARDIMCI 120 23 43 54 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(991.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 144 153 292 414 991 % 91,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız eC DeAdDBA C           a    Bb     dc  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 17 15 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız c   A  dcd cad c D ccD  EcA cceCbc A a C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 10 2 -0,50 % 0

Kimya 13 3 5 5 1,75 % 13

Biyoloji 13 1 4 8 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 6 19 15 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız ddaddA  ceBedb C  aAcede  A  E  b a   db

S D Y B%

Türkçe 40 9 7 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 2 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 1 2 13

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 17 20

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 3 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 3 43

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 2 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 2 10 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 3 5 23

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

305,623 39,34
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ZAFER EROL 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 73 137 166 426 % 39,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBA eBADCBDB CEBA DBBA d dAC eAEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız    B    A bE  DBC AE   E D   BA   Cb bA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 4 7 2,00 % 14

Kimya 13 1 2 10 0,50 % 4

Biyoloji 13 5 6 2 3,50 % 27

Fen Bilimleri 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dc  CCdb   C      be    A   C cEAeaBacDd

S D Y B%

Türkçe 40 28 5 70

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 1 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 40 14 3 35

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 1 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 0 57

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 3 4 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

595,326 0,28
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ZEYNEP ER 120 113 6 1 111 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 3 3 3 % 0,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDcbCEBAADBDAAA BCACBDAaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız BBBDAADEBBDBCCAEADBEAcBEEBABBEBCDEbABEBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 14 0 0 14,00 % 100

Kimya 13 12 1 0 11,75 % 90

Biyoloji 13 13 0 0 13,00 % 100

Fen Bilimleri 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBACADCBACDBCABCABCABEDdEBEABDBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 36 3 90

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 0 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 38 2 95

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 7 1 88

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 8 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 1 86

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 4 0 100

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 4 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 14 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 12 1 92

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

357,946 24,75
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ZEYNEP ERİNÇ 120 66 13 41 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 51 96 107 268 % 24,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCAcBAEcBADdcbBCCEBbbDBDAAABBCACBDAEDcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 13 1 0 12,75 % 91

Kimya 13 13 0 0 13,00 % 100

Biyoloji 13 8 4 1 7,00 % 54

Fen Bilimleri 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız CACCBbCADCBACDBCABCABCABEDA ebcBcBBEDBAC

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 14 13 1 93

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 13 13 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 2 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 1 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

309,832 37,77
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ZEYNEP GÖKBEĞEN 120 49 10 61 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 70 131 158 409 % 37,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAEDBADCBDBbCEBAADBDAAABdCAC DA DdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   B   ad  D C A   BE D  d A a BCDcAA aBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fen Bilimleri 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 34 4 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

Yazım Kuralları 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 40 15 6 38

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 2 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 4 1 57

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

235,659 67,68
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11  -  0
ZEYNEP IŞILAK 120 43 50 27 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 116 217 299 733 % 67,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 157 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADADCADBbEeBADCBeBeCEBAdeBcdCBdaA daAbed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız ea d B   d bddbeb  EAa E D  EeA  aC EAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 10 2 -0,50 % 0

Kimya 13 2 7 4 0,25 % 2

Biyoloji 13 4 4 5 3,00 % 23

Fen Bilimleri 40 8 21 11 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d edaddAe cdBcc ebba  dCAe eC d   DBB ae

S D Y B%

Türkçe 40 24 15 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 40 11 14 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 4 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 4 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 0 50

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 2 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 2 10 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 7 15

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

139,015 93,72
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11A  -  0
ALARA SENA B LB I 120 19 38 63 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 158 301 427 1015 % 93,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız aCcDcAEcBADCa a a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 3 14 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız  e Dc ebc ba       b Dd dd   ae    c   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 7 4 1,25 % 9

Kimya 13 1 4 8 0,00 % 0

Biyoloji 13 4 6 3 2,50 % 19

Fen Bilimleri 40 8 17 15 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız ddbddA  bdB C a dB   e   c aB  ebeBEDdb 

S D Y B%

Türkçe 40 8 7 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 1 3 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 2 0 50

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 14 8

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 5 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 4 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 14 3 7 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

140,753 93,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11A  -  1115
BERKAY ASLAN 120 31 89 0 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 157 300 425 1013 % 93,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AacaCAaBAbcBADCBeBeCEBbbcBBbbBeCAaaDdced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız cBdBcdbBbdDbadeBbddcbDccbedcbabdBdCDbeda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 14 0 -3,50 % 0

Kimya 13 1 12 0 -2,00 % 0

Biyoloji 13 1 12 0 -2,00 % 0

Fen Bilimleri 40 2 38 0 -7,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız dbddbddbbcbbdccdcddBddcebddcbddcceaBecee

S D Y B%

Türkçe 40 20 20 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 3 5 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 40 9 31 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 7 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 6 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 6 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 4 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 0 14 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8

Derişim Birimleri 2 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0



11. SINIF ÖTS-SAY

227,461 71,38
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11A  -  139
KEREM ERDOĞDU 120 38 37 45 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 122 229 316 773 % 71,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeDCADBAEbBAcCBDBbCEBAADdBbCdAad   cdea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  c B    A cEa D bdAE c E c  E d   dDbb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 9 3 -0,25 % 0

Kimya 13 3 4 6 2,00 % 15

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 5 13 22 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d bdCddb  adBcD eCA   d ba              

S D Y B%

Türkçe 40 24 13 60

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 11 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 3 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 14 2 9 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 3 4 23

Derişim Birimleri 2 1 0 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0



11. SINIF ÖTS-SAY

118,130 94,64
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11A  -  0
KÜBRA OZDEMİR 120 14 39 67 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 159 304 431 1025 % 94,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 14 22 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız A eaa ee  baA C e  d        Cd ad e  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 16 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız c  B    e  E  c aadb     DBabcdc  bDdcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 4 9 0,00 % 0

Kimya 13 3 3 7 2,25 % 17

Biyoloji 13 1 2 10 0,50 % 4

Fen Bilimleri 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız a  bb      C beABa     a  E      B  a b 

S D Y B%

Türkçe 40 4 14 10

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 1 2 13

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 0 3 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 1 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 16 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 5 13

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 2 29

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 1 4 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 3 3 23

Derişim Birimleri 2 1 1 50

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

215,957 75,25
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11A  -  0
MUHAMMED ÖKMEN 120 30 15 75 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 126 243 337 815 % 75,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBdEcBADCBDBeCEBcADBaAAbBBC     d   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız       b     C AE   E    E c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 4 9 0,00 % 0

Kimya 13 0 1 12 -0,25 % 0

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız eb dd     B     e                       

S D Y B%

Türkçe 40 24 8 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 7 1 88

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 2 13

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 1 1 13

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 0 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 1 4 7

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11A  -  0
SERKAN KELGÖKMEN 120 19 74 27 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 28 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCdDdAbaceadeDB    bdeaacebcaedeeadaeBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 7 30 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız Beacb bEacbdaeAacDdE  abdadeccedDbbdeacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 12 0 -1,00 % 0

Kimya 13 2 4 7 1,00 % 8

Biyoloji 13 0 0 13 0,00 % 0

Fen Bilimleri 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız adbadeaAbCdcecadcBCe                    

S D Y B%

Türkçe 40 8 28 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 2 2 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 0 2 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 0 8 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 5 0 5 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 7 30 18

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 8 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 2 6 25

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 2 3 29

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 3 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 2 12 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 2 4 15

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

164,695 89,84
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11B  -  0
HALİL AĞLADIM 120 18 15 87 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 150 287 403 973 % 89,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A DEa D C AE   c      d    C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 2 5 7 0,75 % 5

Kimya 13 3 3 7 2,25 % 17

Biyoloji 13 5 4 4 4,00 % 31

Fen Bilimleri 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız b adB     Bed   A CA  be b  cdABba  D AC

S D Y B%

Matematik-1 40 8 3 20

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 5 1 63

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 0 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 2 5 14

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 3 3 23

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11B  -  9017
KAYI ÇINAR CANDEMİR 120 26 34 60 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız AaeDCADBdEcdADCaDBebdBAADBBbCBdCACebbdea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 3 10 0,25 % 2

Kimya 13 0 4 9 -1,00 % 0

Biyoloji 13 2 10 1 -0,50 % 0

Fen Bilimleri 40 3 17 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız     ae    D  e  c de   e    CacEdebeacee

S D Y B%

Türkçe 40 23 17 58

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 1 3 25

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

S D Y B%

Fizik 14 1 3 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 0 4 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

387,671 16,53
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11C  -  9065
AHMED SADIK TİTİZ 120 67 16 37 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 38 69 78 179 % 16,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DCADBAcDBADCBDB CEBAADdDAcABBCA aDcdDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız   BDA DEB DBCeAEADBEAD EEBA    CDd AB  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 5 4 5 4,00 % 29

Kimya 13 5 2 6 4,50 % 35

Biyoloji 13 0 1 12 -0,25 % 0

Fen Bilimleri 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız  eCCBc   dBAd c  BCAB Ad    c           

S D Y B%

Türkçe 40 31 7 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 4 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 26 2 65

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 4 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 1 75

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 5 0 71

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 0 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 0 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 14 5 4 36

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 5 2 38

Atomun Kuantum Modeli 2 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

419,117 10,90
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11D  -  0
YAHYA YILMAZ AYDIN 120 78 30 12 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 50 57 118 % 10,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADAcCADBAEDBADCBDBCaEBAdceeACBACA eDAEDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız  BcBB   A DE  DaCCAcADBEADdEEBAEBCCbEAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 7 7 0 5,25 % 38

Kimya 13 8 5 0 6,75 % 52

Biyoloji 13 3 6 4 1,50 % 12

Fen Bilimleri 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız deCACCdACbbdBcDAdCbdCABeAcEAC cce D c ee

S D Y B%

Türkçe 40 32 7 80

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 4 4 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 4 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

S D Y B%

Matematik-1 40 28 5 70

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 6 0 75

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 6 0 86

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 5 0 63

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 2 1 50

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 3 1 75

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 14 7 7 50

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 8 5 62

Derişim Birimleri 2 2 0 100

Atomun Kuantum Modeli 2 1 1 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100



11. SINIF ÖTS-SAY

250,956 60,02
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11J  -  0
YUNUS EMRE ÇALIŞKAN 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 103 192 261 650 % 60,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız ADeDCADebEDBADCBDB CEBAADBB bBAad   bd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız   EB    A D  BD  aA    E De d A   Ca  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 1 6 7 -0,50 % 0

Kimya 13 0 0 13 0,00 % 0

Biyoloji 13 2 3 8 1,25 % 10

Fen Bilimleri 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız d ddaC  d  d                C   de aB   

S D Y B%

Türkçe 40 25 8 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 6 2 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 0 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Cümlenin Ögeleri 5 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 40 11 5 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 1 50

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 3 1 43

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 1 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 1 6 7

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Derişim Birimleri 2 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

196,991 82,09
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11L  -  844
AZRA ÖZEN 120 33 39 48 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 139 267 373 889 % 82,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DaAeBdacBAcCBDBeCEdbAeBaAAdeBCACBccdcdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız    ce            D   adaba    B e  d d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 4 5 5 2,75 % 20

Kimya 13 1 3 9 0,25 % 2

Biyoloji 13 4 3 6 3,25 % 25

Fen Bilimleri 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız dAaCB C aad     b d B  d      Aee e DB C

S D Y B%

Türkçe 40 22 18 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 1 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 1 1 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 5 3 63

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 40 2 10 5

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 0 1 0

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 3 14

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 1 1 25

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 4 5 29

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Atomun Kuantum Modeli 2 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

294,051 43,95
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11L  -  0
TUANA SAĞLAMCAN 120 49 16 55 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 81 154 192 476 % 43,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DCADBAEDBADCBDBCCEBAADBDAAABBCACBDAEDBAC

Cevaplarınız DC DBAEDBADCBDBdCEBAADBDAAcBBCACaDdcDaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BBBDAADEBBDBCCAEADBEADBEEBABBEBCDEAABEBC

Cevaplarınız     A aE  De  A    c           C E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 3 1 10 2,75 % 20

Kimya 13 2 3 8 1,25 % 10

Biyoloji 13 5 3 5 4,25 % 33

Fen Bilimleri 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CACCBACADCBACDBCABCABCABEDAEBEABDBBEDBAC

Cevaplarınız    CB    dB    Cb   B cc     EAeb c D AC

S D Y B%

Türkçe 40 33 6 83

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 4 3 0 75

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 2 2 0 100

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 4 3 1 75

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 8 8 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

Yazım Kuralları 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 40 6 3 15

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 4 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 0 1 0

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 14 3 1 21

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 13 2 3 15

Atomun Kuantum Modeli 2 1 0 50

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50

Gerçek Gazlar 1 0 0 0



11. SINIF ÖTS-SAY

0,000 95,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

11Z  -  0
CANSU EVİZ 120 16 52 52 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 160 306 434 1029 % 95,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 173 328 464 1083

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADADCADBAEDBADCBDBCCEBAADBBACBACACBDAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik 40 11 28 1 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBEBBBDBAADEBBDBCCAEADBEADBEEBAEBCCDEAAB

Cevaplarınız eBcddBaaAccEaBDBCe cdbcEbcdadebcadCbcdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 14 0 7 7 -1,75 % 0

Kimya 13 1 9 3 -1,25 % 0

Biyoloji 13 4 8 1 2,00 % 15

Fen Bilimleri 40 5 24 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCACCBACADCBADABCABCABCABEACEBEABDBBEDB

Cevaplarınız    cb cb cb  ba cbecCdce e  eccEbdDaBaDd

S D Y B%

Matematik-1 40 11 28 28

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 8 3 4 38

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 7 1 6 14

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 2 6 25

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 4 1 3 25

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 4 0 4 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 14 0 7 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0

Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 13 1 9 8

Derişim Birimleri 2 0 1 0

Atomun Kuantum Modeli 2 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0
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