
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

KATILIMLAR

1 0 EMİRHAN KALIP 6A 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 74 1 73,67 496,947 1 1 1 1 7
% 0,52

2 761 YAVUZ BORA ERTÜRK 6H 15 0 15,00 9 1 8,67 7 0 7,00 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 70 2 69,34 480,613 1 2 2 4 17
% 1,27

3 0 RAŞİD TAŞDEMİR 6 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 71 4 69,67 467,720 1 3 3 6 38
% 2,83

4 0 AYLA ÖZL Ü 6E 13 2 12,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 70 4 68,66 461,200 1 4 5 8 51
% 3,80

5 0 İSMAİL KARATAŞ 6B 12 2 11,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 66 8 63,33 438,663 1 5 7 11 88
% 6,56

6 0 MİRAY KIZILENİŞ 6 11 3 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 15 0 15,00 13 2 12,33 65 8 62,34 437,503 2 6 8 15 96
% 7,15

7 0 YUNUS BUĞRA TURSUN6 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 66 9 63,00 436,893 3 7 10 17 98
% 7,30

8 0 BERKE ORUÇ 6 11 3 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 58 6 56,00 430,690 4 8 11 21 116
% 8,64

9 0 BEYZA ÇALIŞKAN  11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 1 11,67 12 1 11,67 62 9 59,01 407,593 1 9 13 27 169
% 13

10 0 ALİ AKGÜL 6 10 3 9,00 6 3 5,00 9 0 9,00 10 0 10,00 10 3 9,00 14 1 13,67 59 10 55,67 394,430 5 10 15 31 204
% 15

11 0 ZEYNEP ECRİN ÖZ 6 14 1 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 3 11,00 10 5 8,33 59 16 53,67 392,613 6 11 16 34 209
% 16

12 0 ECRİN NAZ AKMAN 6F 12 3 11,00 8 1 7,67 7 0 7,00 8 1 7,67 9 1 8,67 13 2 12,33 57 8 54,34 390,610 1 12 17 36 217
% 16

13 0 İBRAHİ CEVDETMKARA6 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 10 5 8,33 60 15 55,00 385,747 7 13 18 38 232
% 17

14 0 ESMA YILDIR IM 6 9 4 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 3 10,00 12 2 11,33 58 13 53,67 377,877 8 14 19 43 257
% 19

15 0 ELİF YAYLACIOĞL U 6 11 4 9,67 8 2 7,33 6 3 5,00 6 4 4,67 10 3 9,00 13 2 12,33 54 18 48,00 371,393 9 15 20 45 277
% 21

16 0 ASYA İNCEBACAK 6 10 4 8,67 8 2 7,33 5 0 5,00 10 0 10,00 13 1 12,67 9 5 7,33 55 12 51,00 370,893 10 16 22 48 282
% 21

17 0 AYÇAHACIOĞLU 6 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 3 10,00 10 5 8,33 53 21 46,00 342,330 11 17 23 55 391
% 29

18 0 ZEYNEP İDİL TEKE 6C 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 9 6 7,00 52 23 44,33 335,933 1 18 24 62 409
% 30

19 0 KUTAY DİKDURAN 6 6 7 3,67 7 1 6,67 5 2 4,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 2 11,33 48 14 43,34 331,563 12 19 25 67 433
% 32

20 742 ELİF KARACAER 6 8 7 5,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 11 4 9,67 9 6 7,00 52 22 44,67 327,120 13 20 26 71 450
% 34

21 0 ASYA AYDOĞMUŞ  8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 3 9,00 9 6 7,00 52 21 45,00 323,060 2 21 27 74 463
% 35

22 0 YENER ÖZGEN 6 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 42 3 41,00 317,640 14 22 29 81 478
% 36

23 70 AYŞE DENİZ 6D 7 6 5,00 6 4 4,67 8 1 7,67 10 0 10,00 12 3 11,00 5 4 3,67 48 18 42,01 308,767 1 23 31 85 509
% 38

24 196 ELVİN ERDOĞAN 6 9 6 7,00 6 3 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 4 8,67 9 6 7,00 46 27 37,01 307,853 15 24 32 87 512
% 38

25 0 UMUT PINARBAŞI 6G 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 0 3,00 15 0 15,00 41 12 37,00 305,503 1 25 33 90 526
% 39

26 354 YUSUF FIRAT KAŞ 6C 8 6 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 1 3,67 12 1 11,67 2 0 2,00 45 9 42,01 305,180 2 26 34 92 529
% 39

27 0 MELİS HUNU 6 11 4 9,67 5 3 4,00 7 2 6,33 6 4 4,67 7 6 5,00 9 4 7,67 45 23 37,34 303,760 16 27 35 94 536
% 40

28 834 YILMAZENES SARIKAYA6C 9 5 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 1 2 0,33 14 1 13,67 44 17 38,33 301,887 3 28 36 98 546
% 41

29 0 BERATAKDEMİR  2 3 1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 11 1 10,67 10 5 8,33 43 17 37,33 301,030 3 29 37 100 552
% 41

30 0 MEHMET FATİH KARACİF6 7 8 4,33 8 2 7,33 7 1 6,67 7 2 6,33 9 5 7,33 8 3 7,00 46 21 38,99 295,247 17 30 39 104 566
% 42

31 0 ENES EYMEN SAĞLAMCAN6E 6 8 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 9 5 7,33 10 4 8,67 45 26 36,33 293,250 2 31 40 110 575
% 43

32 0 KAYRA LÖKÇE 6 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 10 4 8,67 46 17 40,33 293,090 18 32 41 112 579
% 43

33 0 BARAN GÖKTAŞ 6 7 8 4,33 6 3 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 2 1 1,67 12 0 12,00 44 14 39,34 291,660 19 33 42 114 594
% 44

                                                1 / 3



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

KATILIMLAR

34 0 ESMA ASIĞ 6 7 3 6,00 4 2 3,33 5 0 5,00 7 1 6,67 8 3 7,00 7 1 6,67 38 10 34,67 289,130 20 34 43 117 607
% 45

35 0 AB*ULLAH DEMİRKOL 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 11 4 9,67 8 7 5,67 42 33 31,00 283,733 2 35 44 121 627
% 47

36 0 BEYTULLAH BOZ 6C 6 4 4,67 9 1 8,67 9 0 9,00 7 3 6,00 4 1 3,67 9 5 7,33 44 14 39,34 279,837 4 36 45 125 644
% 48

37 861 AYŞE YAĞMUR ÖZCEYLAN6 7 8 4,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 9 1 8,67 12 3 11,00 6 9 3,00 42 33 31,00 278,333 21 37 46 129 651
% 49

38 0 HİRANURÇORUMLU 6 9 2 8,33 3 2 2,33 6 3 5,00 4 0 4,00 11 3 10,00 4 9 1,00 37 19 30,66 276,140 22 38 47 132 659
% 49

39 0 UMUT TEKGÖZOĞLU 6 11 3 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 10 1,67 43 26 34,34 275,580 23 39 49 134 664
% 49

40 987 UTKU AKSAZ 6H 8 7 5,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 5 6,33 44 24 36,00 270,317 2 40 50 136 678
% 51

41 354 ELİF CAN  9 5 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 1 5,67 6 7 3,67 6 3 5,00 42 20 35,33 270,263 4 41 51 138 680
% 51

42 699 ZÜMRA KILIÇ  11 4 9,67 7 2 6,33 7 1 6,67 2 1 1,67 3 4 1,67 7 2 6,33 37 14 32,34 267,540 5 42 53 140 690
% 51

43 0 RAŞİT DALLI 6 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 6 7,00 43 17 37,33 267,500 24 43 55 142 692
% 52

44 0 TUBA KİRİŞ 6 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 6 7,00 4 11 0,33 40 35 28,33 236,733 25 44 56 160 805
% 60

45 0 EDA AKYILDIZ 6 4 11 0,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 7 5,67 7 8 4,33 39 36 26,99 229,867 26 45 57 164 831
% 62

46 0 OSMANAY 6 6 4 4,67 6 3 5,00 5 0 5,00 5 1 4,67 4 3 3,00 4 1 3,67 30 12 26,01 228,080 27 46 59 166 837
% 62

47 0 YUSU FEMREK*A 6G 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 1 14 -3,67 9 6 7,00 40 35 28,33 226,053 2 47 61 168 845
% 63

48 0 MUHAMMEDSERDAR 6F 8 6 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 7 2,67 5 9 2,00 37 32 26,34 225,767 2 48 63 170 847
% 63

49 0 BATIN AYAZ SARI 6 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 2 9 -1,00 7 8 4,33 40 31 29,67 225,653 28 49 64 172 849
% 63

50 0 HAMZA GÖKTUĞ KANSIZ6A 6 6 4,00 3 5 1,33 6 3 5,00 9 1 8,67 4 7 1,67 6 5 4,33 34 27 25,00 221,197 3 50 65 174 865
% 64

51 0 ELİF NAZ KALKAN 6A 7 8 4,33 5 5 3,33 10 0 10,00 6 2 5,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 36 25 27,66 219,640 4 51 66 176 873
% 65

52 0 NURAN KARAASLAN 6E 6 9 3,00 6 4 4,67 2 6 0,00 6 2 5,33 5 6 3,00 7 5 5,33 32 32 21,33 219,640 3 51 66 176 873
% 65

53 0 EMRE YİĞİT DEMİREL 6D 5 10 1,67 5 4 3,67 3 3 2,00 7 3 6,00 9 6 7,00 5 10 1,67 34 36 22,01 218,390 2 53 68 182 880
% 66

54 303 NİLSU AĞBABA 6C 5 10 1,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 7 4,67 6 9 3,00 37 37 24,67 217,250 5 54 70 184 885
% 66

55 0 YUSUF ARDA TOPRAK 6 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 1 3 0,00 9 6 7,00 35 29 25,34 216,963 29 55 71 186 888
% 66

56 0 BUKET YAŞAR 6 8 6 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 6 0,00 5 6 3,00 34 28 24,67 212,467 30 56 72 189 908
% 68

57 100 IRMAKKILIÇ 6H 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 7 4,67 7 8 4,33 31 43 16,66 204,237 3 57 74 193 946
% 70

58 537 DORUKEGEMENDEŞ 6C 6 8 3,33 4 5 2,33 8 2 7,33 9 0 9,00 4 7 1,67 4 8 1,33 35 30 24,99 203,777 6 58 75 195 949
% 71

59 0 ELA ÜNAL 6 7 6 5,00 4 3 3,00 6 2 5,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 5 7 2,67 32 27 23,00 201,790 31 59 76 198 960
% 72

60 0 YAĞMUR KALE 6E 7 6 5,00 6 3 5,00 5 4 3,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 5 5 3,33 29 24 21,00 197,840 4 60 77 201 979
% 73

61 0 BERA BERRUNAZ YÜCE6D 6 8 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 27 32 16,33 182,773 3 61 78 212 1042
% 78

62 0 BERRA DİLA YILMAZ 6 4 11 0,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 4 2 3,33 28 24 20,00 177,827 32 62 79 217 1068
% 80

63 153 MUHAMMED BAVER FIRAT6C 4 10 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 3 5,00 5 10 1,67 6 9 3,00 29 44 14,34 175,447 7 63 80 219 1076
% 80

64 57 EBRAR SENA ÖZDEMİR6B 7 6 5,00 6 3 5,00 6 3 5,00 5 3 4,00 0 7 -2,33 4 7 1,67 28 29 18,34 174,697 2 64 81 221 1078
% 80

65 0 İLAYDA ÖZGÖR 6 5 10 1,67 6 4 4,67 6 3 5,00 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 31 43 16,67 164,760 33 65 82 229 1131
% 84

66 0 UTKU İNAN 6 3 4 1,67 2 1 1,67 1 1 0,67 0 2 -0,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 13 15 8,01 163,803 34 66 83 231 1138
% 85
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

KATILIMLAR

67 475 ZÜBEYİR DALLI 6 8 7 5,67 4 5 2,33 4 5 2,33 4 5 2,33 1 1 0,67 2 11 -1,67 23 34 11,66 160,917 35 67 84 235 1150
% 86

68 0 HALİL ZEKİ GÜND* AN 6 8 7 5,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 27 48 11,00 160,707 36 68 85 237 1153
% 86

69 729 MASAL DEREN DEMİR 6H 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 28 47 12,33 157,627 4 69 86 239 1165
% 87

70 0 ZEYNEPNEHİRÇETİN 6A 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,32 154,653 5 70 87 245 1180
% 88

71 0 ZEYNEP BEREN GÜZEL6 6 9 3,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 26 49 9,66 151,773 37 71 88 247 1185
% 88

72 210 ESİLA KARACA 5H 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 22 52 4,67 145,383 1 72 89 253 1208
% 90

73 0 DU RSUNHAS* 6D 4 11 0,33 2 6 0,00 5 4 3,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 7 2,67 20 43 5,67 133,767 4 73 90 255 1237
% 92

74 21 ALİ EFE ARSLAN 6B 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 11 -0,67 2 9 -1,00 22 47 6,34 129,673 3 74 92 257 1249
% 93

75 0 ECRİN SIKILI 6 5 10 1,67 0 7 -2,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 17 55 -1,33 90,037 38 75 93 262 1320
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 BEYZA ÇALIŞKAN  11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 1 11,67 12 1 11,67 62 9 59,01 407,593 1 9 13 27 169
% 13

2 0 ASYA AYDOĞMUŞ  8 7 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 3 9,00 9 6 7,00 52 21 45,00 323,060 2 21 27 74 463
% 35

3 0 BERATAKDEMİR  2 3 1,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 11 1 10,67 10 5 8,33 43 17 37,33 301,030 3 29 37 100 552
% 41

4 354 ELİF CAN  9 5 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 1 5,67 6 7 3,67 6 3 5,00 42 20 35,33 270,263 4 41 51 138 680
% 51

5 699 ZÜMRA KILIÇ  11 4 9,67 7 2 6,33 7 1 6,67 2 1 1,67 3 4 1,67 7 2 6,33 37 14 32,34 267,540 5 42 53 140 690
% 51

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5H SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 5H

KATILIMLAR

1 210 ESİLA KARACA 5H 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 22 52 4,67 145,383 1 72 89 253 1208
% 90

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6

KATILIMLAR

1 0 RAŞİD TAŞDEMİR 6 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 71 4 69,67 467,720 1 3 3 6 38
% 2,83

2 0 MİRAY KIZILENİŞ 6 11 3 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 15 0 15,00 13 2 12,33 65 8 62,34 437,503 2 6 8 15 96
% 7,15

3 0 YUNUS BUĞRA TURSUN6 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 66 9 63,00 436,893 3 7 10 17 98
% 7,30

4 0 BERKE ORUÇ 6 11 3 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 58 6 56,00 430,690 4 8 11 21 116
% 8,64

5 0 ALİ AKGÜL 6 10 3 9,00 6 3 5,00 9 0 9,00 10 0 10,00 10 3 9,00 14 1 13,67 59 10 55,67 394,430 5 10 15 31 204
% 15

6 0 ZEYNEP ECRİN ÖZ 6 14 1 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 3 11,00 10 5 8,33 59 16 53,67 392,613 6 11 16 34 209
% 16

7 0 İBRAHİ CEVDETMKARA6 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 10 5 8,33 60 15 55,00 385,747 7 13 18 38 232
% 17

8 0 ESMA YILDIR IM 6 9 4 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 3 10,00 12 2 11,33 58 13 53,67 377,877 8 14 19 43 257
% 19

9 0 ELİF YAYLACIOĞL U 6 11 4 9,67 8 2 7,33 6 3 5,00 6 4 4,67 10 3 9,00 13 2 12,33 54 18 48,00 371,393 9 15 20 45 277
% 21

10 0 ASYA İNCEBACAK 6 10 4 8,67 8 2 7,33 5 0 5,00 10 0 10,00 13 1 12,67 9 5 7,33 55 12 51,00 370,893 10 16 22 48 282
% 21

11 0 AYÇAHACIOĞLU 6 9 6 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 3 10,00 10 5 8,33 53 21 46,00 342,330 11 17 23 55 391
% 29

12 0 KUTAY DİKDURAN 6 6 7 3,67 7 1 6,67 5 2 4,33 9 1 8,67 9 1 8,67 12 2 11,33 48 14 43,34 331,563 12 19 25 67 433
% 32

13 742 ELİF KARACAER 6 8 7 5,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 11 4 9,67 9 6 7,00 52 22 44,67 327,120 13 20 26 71 450
% 34

14 0 YENER ÖZGEN 6 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 42 3 41,00 317,640 14 22 29 81 478
% 36

15 196 ELVİN ERDOĞAN 6 9 6 7,00 6 3 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 4 8,67 9 6 7,00 46 27 37,01 307,853 15 24 32 87 512
% 38

16 0 MELİS HUNU 6 11 4 9,67 5 3 4,00 7 2 6,33 6 4 4,67 7 6 5,00 9 4 7,67 45 23 37,34 303,760 16 27 35 94 536
% 40

17 0 MEHMET FATİH KARACİF6 7 8 4,33 8 2 7,33 7 1 6,67 7 2 6,33 9 5 7,33 8 3 7,00 46 21 38,99 295,247 17 30 39 104 566
% 42

18 0 KAYRA LÖKÇE 6 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 10 4 8,67 46 17 40,33 293,090 18 32 41 112 579
% 43

19 0 BARAN GÖKTAŞ 6 7 8 4,33 6 3 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 2 1 1,67 12 0 12,00 44 14 39,34 291,660 19 33 42 114 594
% 44

20 0 ESMA ASIĞ 6 7 3 6,00 4 2 3,33 5 0 5,00 7 1 6,67 8 3 7,00 7 1 6,67 38 10 34,67 289,130 20 34 43 117 607
% 45

21 861 AYŞE YAĞMUR ÖZCEYLAN6 7 8 4,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 9 1 8,67 12 3 11,00 6 9 3,00 42 33 31,00 278,333 21 37 46 129 651
% 49

22 0 HİRANURÇORUMLU 6 9 2 8,33 3 2 2,33 6 3 5,00 4 0 4,00 11 3 10,00 4 9 1,00 37 19 30,66 276,140 22 38 47 132 659
% 49

23 0 UMUT TEKGÖZOĞLU 6 11 3 10,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 10 1,67 43 26 34,34 275,580 23 39 49 134 664
% 49

24 0 RAŞİT DALLI 6 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 6 7,00 43 17 37,33 267,500 24 43 55 142 692
% 52

25 0 TUBA KİRİŞ 6 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 6 7,00 4 11 0,33 40 35 28,33 236,733 25 44 56 160 805
% 60

26 0 EDA AKYILDIZ 6 4 11 0,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 7 5,67 7 8 4,33 39 36 26,99 229,867 26 45 57 164 831
% 62

27 0 OSMANAY 6 6 4 4,67 6 3 5,00 5 0 5,00 5 1 4,67 4 3 3,00 4 1 3,67 30 12 26,01 228,080 27 46 59 166 837
% 62

28 0 BATIN AYAZ SARI 6 8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 2 9 -1,00 7 8 4,33 40 31 29,67 225,653 28 49 64 172 849
% 63

29 0 YUSUF ARDA TOPRAK 6 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 1 3 0,00 9 6 7,00 35 29 25,34 216,963 29 55 71 186 888
% 66

30 0 BUKET YAŞAR 6 8 6 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 6 0,00 5 6 3,00 34 28 24,67 212,467 30 56 72 189 908
% 68

31 0 ELA ÜNAL 6 7 6 5,00 4 3 3,00 6 2 5,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 5 7 2,67 32 27 23,00 201,790 31 59 76 198 960
% 72

32 0 BERRA DİLA YILMAZ 6 4 11 0,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 4 2 3,33 28 24 20,00 177,827 32 62 79 217 1068
% 80

33 0 İLAYDA ÖZGÖR 6 5 10 1,67 6 4 4,67 6 3 5,00 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 31 43 16,67 164,760 33 65 82 229 1131
% 84



6 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6

KATILIMLAR

34 0 UTKU İNAN 6 3 4 1,67 2 1 1,67 1 1 0,67 0 2 -0,67 6 3 5,00 1 4 -0,33 13 15 8,01 163,803 34 66 83 231 1138
% 85

35 475 ZÜBEYİR DALLI 6 8 7 5,67 4 5 2,33 4 5 2,33 4 5 2,33 1 1 0,67 2 11 -1,67 23 34 11,66 160,917 35 67 84 235 1150
% 86

36 0 HALİL ZEKİ GÜND* AN 6 8 7 5,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 27 48 11,00 160,707 36 68 85 237 1153
% 86

37 0 ZEYNEP BEREN GÜZEL6 6 9 3,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 26 49 9,66 151,773 37 71 88 247 1185
% 88

38 0 ECRİN SIKILI 6 5 10 1,67 0 7 -2,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 17 55 -1,33 90,037 38 75 93 262 1320
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 0 EMİRHAN KALIP 6A 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 74 1 73,67 496,947 1 1 1 1 7
% 0,52

2 0 AB*ULLAH DEMİRKOL 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 11 4 9,67 8 7 5,67 42 33 31,00 283,733 2 35 44 121 627
% 47

3 0 HAMZA GÖKTUĞ KANSIZ6A 6 6 4,00 3 5 1,33 6 3 5,00 9 1 8,67 4 7 1,67 6 5 4,33 34 27 25,00 221,197 3 50 65 174 865
% 64

4 0 ELİF NAZ KALKAN 6A 7 8 4,33 5 5 3,33 10 0 10,00 6 2 5,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 36 25 27,66 219,640 4 51 66 176 873
% 65

5 0 ZEYNEPNEHİRÇETİN 6A 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,32 154,653 5 70 87 245 1180
% 88

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 0 İSMAİL KARATAŞ 6B 12 2 11,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 66 8 63,33 438,663 1 5 7 11 88
% 6,56

2 57 EBRAR SENA ÖZDEMİR6B 7 6 5,00 6 3 5,00 6 3 5,00 5 3 4,00 0 7 -2,33 4 7 1,67 28 29 18,34 174,697 2 64 81 221 1078
% 80

3 21 ALİ EFE ARSLAN 6B 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 11 -0,67 2 9 -1,00 22 47 6,34 129,673 3 74 92 257 1249
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP İDİL TEKE 6C 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 9 6 7,00 52 23 44,33 335,933 1 18 24 62 409
% 30

2 354 YUSUF FIRAT KAŞ 6C 8 6 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 1 3,67 12 1 11,67 2 0 2,00 45 9 42,01 305,180 2 26 34 92 529
% 39

3 834 YILMAZENES SARIKAYA6C 9 5 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 1 2 0,33 14 1 13,67 44 17 38,33 301,887 3 28 36 98 546
% 41

4 0 BEYTULLAH BOZ 6C 6 4 4,67 9 1 8,67 9 0 9,00 7 3 6,00 4 1 3,67 9 5 7,33 44 14 39,34 279,837 4 36 45 125 644
% 48

5 303 NİLSU AĞBABA 6C 5 10 1,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 7 7 4,67 6 9 3,00 37 37 24,67 217,250 5 54 70 184 885
% 66

6 537 DORUKEGEMENDEŞ 6C 6 8 3,33 4 5 2,33 8 2 7,33 9 0 9,00 4 7 1,67 4 8 1,33 35 30 24,99 203,777 6 58 75 195 949
% 71

7 153 MUHAMMED BAVER FIRAT6C 4 10 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 3 5,00 5 10 1,67 6 9 3,00 29 44 14,34 175,447 7 63 80 219 1076
% 80

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 70 AYŞE DENİZ 6D 7 6 5,00 6 4 4,67 8 1 7,67 10 0 10,00 12 3 11,00 5 4 3,67 48 18 42,01 308,767 1 23 31 85 509
% 38

2 0 EMRE YİĞİT DEMİREL 6D 5 10 1,67 5 4 3,67 3 3 2,00 7 3 6,00 9 6 7,00 5 10 1,67 34 36 22,01 218,390 2 53 68 182 880
% 66

3 0 BERA BERRUNAZ YÜCE6D 6 8 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 9 3,00 27 32 16,33 182,773 3 61 78 212 1042
% 78

4 0 DU RSUNHAS* 6D 4 11 0,33 2 6 0,00 5 4 3,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 7 2,67 20 43 5,67 133,767 4 73 90 255 1237
% 92

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6E

KATILIMLAR

1 0 AYLA ÖZL Ü 6E 13 2 12,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 13 2 12,33 15 0 15,00 70 4 68,66 461,200 1 4 5 8 51
% 3,80

2 0 ENES EYMEN SAĞLAMCAN6E 6 8 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 9 5 7,33 10 4 8,67 45 26 36,33 293,250 2 31 40 110 575
% 43

3 0 NURAN KARAASLAN 6E 6 9 3,00 6 4 4,67 2 6 0,00 6 2 5,33 5 6 3,00 7 5 5,33 32 32 21,33 219,640 3 51 66 176 873
% 65

4 0 YAĞMUR KALE 6E 7 6 5,00 6 3 5,00 5 4 3,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 5 5 3,33 29 24 21,00 197,840 4 60 77 201 979
% 73

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6F

KATILIMLAR

1 0 ECRİN NAZ AKMAN 6F 12 3 11,00 8 1 7,67 7 0 7,00 8 1 7,67 9 1 8,67 13 2 12,33 57 8 54,34 390,610 1 12 17 36 217
% 16

2 0 MUHAMMEDSERDAR 6F 8 6 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 7 2,67 5 9 2,00 37 32 26,34 225,767 2 48 63 170 847
% 63

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6G SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6G

KATILIMLAR

1 0 UMUT PINARBAŞI 6G 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 0 3,00 15 0 15,00 41 12 37,00 305,503 1 25 33 90 526
% 39

2 0 YUSU FEMREK*A 6G 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 1 14 -3,67 9 6 7,00 40 35 28,33 226,053 2 47 61 168 845
% 63

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6H SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 75 94 263 1342

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,30 6 3 4,73 6 3 5,40 7 3 5,97 7 5 5,24 8 5 6,15 42 25 33,79 276,210

Okul Ortalaması 8 6 5,96 6 3 4,94 7 3 5,64 7 2 6,34 7 5 5,77 8 5 6,13 43 24 34,78 277,520

SINIF: 6H

KATILIMLAR

1 761 YAVUZ BORA ERTÜRK 6H 15 0 15,00 9 1 8,67 7 0 7,00 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 70 2 69,34 480,613 1 2 2 4 17
% 1,27

2 987 UTKU AKSAZ 6H 8 7 5,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 5 6,33 44 24 36,00 270,317 2 40 50 136 678
% 51

3 100 IRMAKKILIÇ 6H 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 7 4,67 7 8 4,33 31 43 16,66 204,237 3 57 74 193 946
% 70

4 729 MASAL DEREN DEMİR 6H 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 28 47 12,33 157,627 4 69 86 239 1165
% 87
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6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

323,060 34,50
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  0
ASYA AYDOĞMUŞ 75 52 21 2 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 27 74 463 % 34,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız dcACAdcCDCaABda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABADBBadDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDcDCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDAdDCDAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız  ADa ABDCdaDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAAdAbBbacCCbBA

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 10 3 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

301,030 41,13
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  0
BERATAKDEMİR 75 43 17 15 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 29 37 100 552 % 41,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 3 10 1,00 % 7

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız da  DCa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCdBdDBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBdCbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BC  cBDdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 1 3 10,67 % 71

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCBADDC B  BaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CcBAaAABbaBDBcC

S D Y B%
Türkçe 15 2 3 13
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 2 60
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 11 1 73
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 10 5 67
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

407,593 12,59
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  0
BEYZA ÇALIŞKAN 75 62 9 4 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 13 27 169 % 12,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcACABACDCaABdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABADBBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDaDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 1 2 11,67 % 78

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADb ABDC BDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 1 2 11,67 % 78

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAbBAC  BDCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 12 1 80
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 12 1 80
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

270,263 50,67
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  354
ELİF CAN 75 42 20 13 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 41 51 138 680 % 50,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcACABAbDC bBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız cBADdB ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BD CDC b C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız dADa ABDd acCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 3 6 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız aAABda D    AB 

S D Y B%
Türkçe 15 9 5 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 1 60
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 6 7 40
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 6 3 40
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

267,540 51,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  699
ZÜMRA KILIÇ 75 37 14 24 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 42 53 140 690 % 51,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABACbCBbBCDAcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AaC BbDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBc  CDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız d   A D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 4 8 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız acCaA a A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 2 6 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABADAddA      

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 1 70
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 1 20
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 3 4 20
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 7 2 47
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 1 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

145,383 90,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

5H  -  210
ESİLA KARACA 75 22 52 1 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 72 89 253 1208 % 90,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AdcbaCdcabDcadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız dbdcabDaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız baCdaBadcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız dC *bcDcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız dbCacbDCbacdBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız bABbDcAdbCBadcb

S D Y B%
Türkçe 15 3 12 20
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

394,430 15,20
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ALİ AKGÜL 75 59 10 6 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 15 31 204 % 15,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız A ACAdcCDCBbBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız dBdDdB ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız aA a ABDCaBDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABcCBDBDCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 10 3 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 0 90
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 10 3 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 14 1 93
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

370,893 21,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ASYA İNCEBACAK 75 55 12 8 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 16 22 48 282 % 21,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız bcACA ACDCaAcCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABADBBaAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDD DC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 1 1 12,67 % 84

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADDCABDCBBaC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız aAABcC bBDCbdBA

S D Y B%
Türkçe 15 10 4 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 0 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 13 1 87
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 9 5 60
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

342,330 29,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
AYÇAHACIOĞLU 75 53 21 1 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 17 23 55 391 % 29,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABbbDCaAaCbAcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCbabDdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCaBBCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCCDAaDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BaCBADD ABDbBdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CbaccAdBACBDBDC

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 11 3 73
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 10 5 67
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

278,333 48,51
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  861
AYŞE YAĞMUR ÖZCEYLAN 75 42 33 0 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 37 46 129 651 % 48,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız cBACAdAbDbabcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız cBbDBBCAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız dbcccbcdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADDabBDCBBDCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız aAcBcaBDBadCdab

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 12 3 80
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

291,660 44,26
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
BARAN GÖKTAŞ 75 44 14 17 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 33 42 114 594 % 44,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AcAdbCabaCDAcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız A CbBdDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBaCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız dCCDABDAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 1 12 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BaC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 0 3 12,00 % 80

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABADAABACBD   

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 1 13
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 12 0 80
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

225,653 63,26
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
BATIN AYAZ SARI 75 40 31 4 29 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 49 64 172 849 % 63,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız cBACAdcbDCabcCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız cBcDBBCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız bDcbDCBBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 9 4 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız Bc c bc C dabda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız abcBdaBcBbCCABb

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 9 13
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 7 8 47
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

430,690 8,64
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
BERKE ORUÇ 75 58 6 11 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 11 21 116 % 8,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız ABAaABA DCBABdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABdDcBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BAaDCABDCBBDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABACBDBDCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 11 3 73
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 14 1 93
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 15 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

177,827 79,58
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
BERRA DİLA YILMAZ 75 28 24 23 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 62 79 217 1068 % 79,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ddcbbCcAadcAdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AcCdBdDBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBBCbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCaDABDcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 1 14 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız              a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 2 9 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CdBAbA         

S D Y B%
Türkçe 15 4 11 27
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 4 2 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 0 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 0 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

212,467 67,66
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
BUKET YAŞAR 75 34 28 13 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 56 72 189 908 % 67,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABdbDC bBCcAcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCAabDdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız cDCBBB bDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız dCCDAcDACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 6 7 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız    a DbaA  daa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CbBbbAA b cc D 

S D Y B%
Türkçe 15 8 6 53
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 6 13
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 5 6 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

90,037 98,36
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ECRİN SIKILI 75 17 55 3 -1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 75 93 262 1320 % 98,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız dddCaCdcBCcAcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 7 3 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız cbac*b  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız AaCBccbaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız cCbcABDcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız acadcbbdbcaAdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız bbcdDcdaddBaacb

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 0 7 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 14 7
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 2 13 13
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

229,867 61,92
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
EDA AKYILDIZ 75 39 36 0 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 45 57 164 831 % 61,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcdCdabaDCadcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız dBdDBabAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDbbAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BdDcbAaDdBcDbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız abABbCcbaaCCABb

S D Y B%
Türkçe 15 4 11 27
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 8 7 53
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 7 8 47
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

201,790 71,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ELA ÜNAL 75 32 27 16 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 59 76 198 960 % 71,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız A ACAcbd CaABaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız  BcDcB Ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDcD BaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDcCDCDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız B D  c cd cca a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız b ABbCB aab Aad

S D Y B%
Türkçe 15 7 6 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 3 40
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 2 60
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 7 13
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 5 7 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

327,120 33,53
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  742
ELİF KARACAER 75 52 22 1 44 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 20 26 71 450 % 33,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AddCcCBcBdcABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCABdDcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız cDCBBaCCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCBADDdAcDbBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CAaAbAAdAdBcBcC

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 11 4 73
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

371,393 20,64
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ELİF YAYLACIOĞL U 75 54 18 3 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 15 20 45 277 % 20,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız ABACAcACDCaAaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız cBdDBBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDccCBdB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız aDACDCbAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız B DD ABDaaBcCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABACccBDCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 10 3 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 13 2 87
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

307,853 38,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  196
ELVİN ERDOĞAN 75 46 27 2 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 24 32 87 512 % 38,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AdcbDCaABaaABAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız A CABbDcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız dbCBcaCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız cCCaAccACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDdBADD bBcABCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABADcABdCBacab

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 10 4 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

289,130 45,23
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ESMA ASIĞ 75 38 10 27 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 34 43 117 607 % 45,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 3 5 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız   AbAcdC CBA C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız  B DdBdA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CD AD  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız  DACD DAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 3 4 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız  ADD AcbCB DCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 1 7 6,67 % 44

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız     A  cB CCABA

S D Y B%
Türkçe 15 7 3 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 2 40
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 0 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 1 70
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 8 3 53
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 7 1 47
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

377,877 19,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ESMA YILDIR IM 75 58 13 4 53 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 19 43 257 % 19,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcACA cb CBbBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABdDBBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDbDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADDCABad BaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DA BbCBDBDdCABA

S D Y B%
Türkçe 15 9 4 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 11 3 73
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 12 2 80
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

160,707 85,92
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
HALİL ZEKİ GÜND* AN 75 27 48 0 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 68 85 237 1153 % 85,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ddACcCBABdDAddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız dDabcbacca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız AaCdBcCdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız dCbDbcDdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız cadBADcabdccabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CAabadAabCdcaab

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

276,140 49,11
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
HİRANURÇORUMLU 75 37 19 19 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 38 47 132 659 % 49,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 2 4 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız ABACdBA DCc  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız  BdDd  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız  ccADCBBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 0 6 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız  D CD  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız cAD aABDCBBaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAbcbda  cCaAab

S D Y B%
Türkçe 15 9 2 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 2 30
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 0 40
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 11 3 73
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 4 9 27
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 1 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

385,747 17,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
İBRAHİ CEVDETMKARA 75 60 15 0 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 18 38 232 % 17,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AdACaCBABCaABAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCABADdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADaBBBaaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BaCBADDCAaDABCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABAbbdBACBcdDC

S D Y B%
Türkçe 15 12 3 80
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 12 3 80
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 10 5 67
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

164,760 84,28
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
İLAYDA ÖZGÖR 75 31 43 1 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 65 82 229 1131 % 84,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız dddCaCaAcdabBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCdBbcdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız bDCccBC DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCCbAdDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BadcAbcbccDdBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CAabacAdbdabdcC

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

293,090 43,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
KAYRA LÖKÇE 75 46 17 12 40 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 32 41 112 579 % 43,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız dBACABbbDCcABCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız bBADBBCADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız aDDbDCBBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 2 11 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız aAb C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız aAABcCdD aCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 10 5 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 2 13
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 10 4 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

331,563 32,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
KUTAY DİKDURAN 75 48 14 13 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 19 25 67 433 % 32,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ddAbcC ABCcd Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AaCAB DBB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız Ab Bc  CDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCbABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 1 5 8,67 % 58

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDC ADD  B AaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABAD AabCBDBDC

S D Y B%
Türkçe 15 6 7 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 1 70
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 2 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 9 1 60
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 12 2 80
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

295,247 42,18
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
MEHMET FATİH KARACİF 75 46 21 8 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 30 39 104 566 % 42,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AcdCcaBbaCDAcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AbCABADBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız cDCBB  CDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCC AacACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCdADDCcc ABda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 3 4 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABAD AcA ccB  

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 1 70
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 9 5 60
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 8 3 53
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

303,760 39,94
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
MELİS HUNU 75 45 23 7 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 27 35 94 536 % 39,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AaACaCBAadDABAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AaC B cBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız AcCBcB CDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCbbABaACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız aDCaA a ABcdBdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABAa bacCBDB C

S D Y B%
Türkçe 15 11 4 73
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 3 50
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 7 6 47
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 9 4 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

437,503 7,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
MİRAY KIZILENİŞ 75 65 8 2 62 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 8 15 96 % 7,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcACABACDC bBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABdDBBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBBa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDaDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADDCABDCBBDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABACBcBaCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 11 3 73
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 1 80
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 15 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 13 2 87
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

228,080 62,37
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
OSMANAY 75 30 12 33 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 46 59 166 837 % 62,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız d   DCc  CcABAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız A CcBbDdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız   CBB C D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız  CC A  AaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 3 8 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız B a ADDbd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 1 10 3,67 % 24

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABAc          

S D Y B%
Türkçe 15 6 4 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 0 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 3 27
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 4 1 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 0 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 0 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

467,720 2,83
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
RAŞİD TAŞDEMİR 75 71 4 0 69 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 6 38 % 2,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABACDCBABCDABAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCdBADBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBBCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BaCBADDCABDABCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABADAABACBDBaC

S D Y B%
Türkçe 15 15 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 13 2 87
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 14 1 93
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

267,500 51,56
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
RAŞİT DALLI 75 43 17 15 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 43 55 142 692 % 51,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız dBcCaCBbBCDAdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız bDCABdDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız caCBBBCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABbACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız aDaBcDDacBDABCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 9 6 60
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

236,733 59,99
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
TUBA KİRİŞ 75 40 35 0 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 44 56 160 805 % 59,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız dcAaDCadaCaABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCcBdDdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız cDCdBaCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCCbABDACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCacDDdAcbABbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız bAadaAbabaBcaaC

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 9 6 60
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

275,580 49,48
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
UMUT TEKGÖZOĞLU 75 43 26 6 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 39 49 134 664 % 49,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABA DCBAcCDAcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AcCcBdDBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız cDCBBBabDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCCaABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 3 5 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız B CBADD c Dd d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CbadbbdBAacbBaC

S D Y B%
Türkçe 15 11 3 73
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 7 3 47
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

163,803 84,80
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
UTKU İNAN 75 13 15 47 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 66 83 231 1138 % 84,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 4 8 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız c AC dbC     d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız  B D c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız  D c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız ab        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 3 6 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız dADDCbc CB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 4 10 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız   A b  b    ba 

S D Y B%
Türkçe 15 3 4 20
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 1 20
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 0 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 1 10
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 0 2 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 6 3 40
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 1 4 7
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

317,640 35,62
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
YENER ÖZGEN 75 42 3 30 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 22 29 81 478 % 35,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCABADBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 0 5 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDC  D CA  ABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CbBADbABACBDaDC

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 10 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 12 3 80
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

436,893 7,30
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
YUNUS BUĞRA TURSUN 75 66 9 0 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 10 17 98 % 7,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABAbDCBcaCDABAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCABADBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız cDCBBBdCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCBADDCABDcBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CAaADAABACBDBbC

S D Y B%
Türkçe 15 12 3 80
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 14 1 93
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 13 2 87
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

216,963 66,17
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
YUSUF ARDA TOPRAK 75 35 29 11 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 55 71 186 888 % 66,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ddAbaCadBCbddbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız dDbcaADcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCcBabbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız dCCDABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 3 11 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız Ba ac          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABAabdBcbBDBDa

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 3 7
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

151,773 88,30
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ZEYNEP BEREN GÜZEL 75 26 49 0 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 71 88 247 1185 % 88,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız dBbCbCcbBCacddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız bcCAccDcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız AbCBcBCaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız dCbabaacdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDbddDaabaDddad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABbbdbcbdcaacC

S D Y B%
Türkçe 15 6 9 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

392,613 15,57
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  0
ZEYNEP ECRİN ÖZ 75 59 16 0 53 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 16 34 209 % 15,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABACDCBdBCDABAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız daCcBbaBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBaCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCbABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız aDCBADDCABbdBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CbBAcbABAaBcBDC

S D Y B%
Türkçe 15 14 1 93
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 12 3 80
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 10 5 67
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

160,917 85,69
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6  -  475
ZÜBEYİR DALLI 75 23 34 18 11 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 67 84 235 1150 % 85,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 38 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AdAaABcCbbaABCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız AcdDc adDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız bcbdDbB BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız  DcbDbbAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 1 13 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız   Da           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız acbBbbaadb  Aad

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 5 40
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 1 7
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 2 11 13
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

283,733 46,72
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6A  -  0
AB*ULLAH DEMİRKOL 75 42 33 0 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 35 44 121 627 % 46,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AdACAddbDCabadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız cBADBcbAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız bbcccCBaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız abACDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız dADDdABDdBBaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABbCBbBaCbcad

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 11 4 73
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 8 7 53
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

219,640 65,05
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6A  -  0
ELİF NAZ KALKAN 75 36 25 14 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 51 66 176 873 % 65,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AcAaaCaAcdDAcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AaCdBdDdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBBCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCC Aac CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız aDdab   Aacd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 3 6 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABb AABca     

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 2 60
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 2 7 13
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 6 3 40
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 0 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

496,947 0,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6A  -  0
EMİRHAN KALIP 75 74 1 0 73 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 7 % 0,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABACDCBABCDABAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCABADdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBBCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCBADDCABDABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABADAABACBDBDC

S D Y B%
Türkçe 15 15 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 15 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 15 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

221,197 64,46
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6A  -  0
HAMZA GÖKTUĞ KANSIZ 75 34 27 14 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 50 65 174 865 % 64,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız  ab  CaAcCDAcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız db  BccBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız  DCBcaCaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABDdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız aad dDc AcbA C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABAb Ac  Bca d

S D Y B%
Türkçe 15 6 6 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 5 30
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 7 27
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 6 5 40
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

154,653 87,93
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6A  -  0
ZEYNEPNEHİRÇETİN 75 25 50 0 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 70 87 245 1180 % 87,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcAbdBdabCBAadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız dabDdBaAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CbDcadBaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız cbAbbCbbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız aAcbCbcabdBcCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız abcddCBadaCaAab

S D Y B%
Türkçe 15 7 8 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 4 11 27
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 4 11 27
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

129,673 93,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6B  -  21
ALİ EFE ARSLAN 75 22 47 6 6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 74 92 257 1249 % 93,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız cadCbCBbadaAcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCcBdcdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız cbCadcCbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız c dcABDcCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız aaacADcbdBcb bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 9 4 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız bAabac  bdacB  

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 11 20
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 2 9 13
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

174,697 80,33
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6B  -  57
EBRAR SENA ÖZDEMİR 75 28 29 18 18 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 64 81 221 1078 % 80,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız ABd Acc DCcAaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız cBdDcB ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDcDCBc d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BD CDbcbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 7 8 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız a b  c bb  a  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız D bBc cca  CbaA

S D Y B%
Türkçe 15 7 6 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 3 50
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 0 7 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 4 7 27
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

438,663 6,56
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6B  -  0
İSMAİL KARATAŞ 75 66 8 1 63 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 7 11 88 % 6,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız ABACDC AaCDAdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCdBcDBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBBCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCDABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCaADDCABDABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CABADAABACcDBcC

S D Y B%
Türkçe 15 12 2 80
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 14 1 93
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 13 2 87
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

279,837 47,99
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6C  -  0
BEYTULLAH BOZ 75 44 14 17 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 36 45 125 644 % 47,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız dcA    CDCBb dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABdDBBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDdbAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 1 10 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız   DD   bCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DbAcAdBDB CCbaA

S D Y B%
Türkçe 15 6 4 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 0 90
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 1 27
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 9 5 60
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

203,777 70,72
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6C  -  537
DORUKEGEMENDEŞ 75 35 30 10 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 58 75 195 949 % 70,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AdcCbaabcdDA AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AbCdBdDd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBBdCbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCC ABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız acdBAc CAa  ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız Cbacc ABc  bBcb

S D Y B%
Türkçe 15 6 8 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 0 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 0 90
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 4 7 27
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 4 8 27
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 0 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

175,447 80,18
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6C  -  153
MUHAMMED BAVER FIRAT 75 29 44 2 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 63 80 219 1076 % 80,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız cdAbAccaaC bcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABbcccdbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız dcDcDdBBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDdCDC Acd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız aAccbABcdcdaCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız bAccbdacBDCdABb

S D Y B%
Türkçe 15 4 10 27
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 3 60
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 15 5 10 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

217,250 65,95
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6C  -  303
NİLSU AĞBABA 75 37 37 1 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 54 70 184 885 % 65,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız dcAC*BbbDCabcdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız cBbDcBCADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDbCDbadcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız dADcbAaDd BDbAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız abbdbCccBDaCAaA

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 7 7 47
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

301,887 40,69
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6C  -  834
YILMAZENES SARIKAYA 75 44 17 14 38 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 36 98 546 % 40,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız ABAadBAaDC dBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız cBAcaBCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDcDCBcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız aaACDa ABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 2 12 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız     a   d B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABdCBDBDCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 9 5 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 3 60
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 2 7
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 14 1 93
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

305,180 39,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6C  -  354
YUSUF FIRAT KAŞ 75 45 9 21 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 34 92 529 % 39,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcAbABdbDC bBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABdDBBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız   dCD   BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 1 2 11,67 % 78

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADD ABDCaBDCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 0 13 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DA             

S D Y B%
Türkçe 15 8 6 53
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 1 40
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 12 1 80
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 2 0 13
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 0 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 0 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

335,933 30,48
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6C  -  0
ZEYNEP İDİL TEKE 75 52 23 0 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 24 62 409 % 30,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AdcbDCBAaCDABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCdBbDdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız ADCBcBbCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCCbABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCdADDdABDABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CbBAaAddAbBDBcC

S D Y B%
Türkçe 15 10 5 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 11 4 73
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

308,767 37,93
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6D  -  70
AYŞE DENİZ 75 48 18 9 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 31 85 509 % 37,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız A ACAd aDCcAadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABAadBbADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDcDCBB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADDCABDCcBaCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 4 6 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız abA c  cB   ABA

S D Y B%
Türkçe 15 7 6 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 1 80
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 12 3 80
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 5 4 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

182,773 77,65
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6D  -  0
BERA BERRUNAZ YÜCE 75 27 32 16 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 61 78 212 1042 % 77,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız dBAbbCadBCaA bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADddBcadca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız dbbBBaCCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCCDABcbCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CAaAbcdBdbBaacC

S D Y B%
Türkçe 15 6 8 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

133,767 92,18
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6D  -  0
DU RSUNHAS* 75 20 43 12 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 73 90 255 1237 % 92,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız dcdbddACbCabaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız dddDcc  cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız bcDcD BBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız cDdbaCcbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 8 6 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız Bbaca d d  ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız acA dCBc  abABb

S D Y B%
Türkçe 15 4 11 27
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 2 6 20
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 8 7
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 5 7 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

218,390 65,57
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6D  -  0
EMRE YİĞİT DEMİREL 75 34 36 5 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 53 68 182 880 % 65,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız dcACaCBdddcbdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız AaCdBbDdB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız  aC B a bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCCcABDdCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız abCBADDbbBDdBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CbBAcdbcdbccBaC

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 3 30
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 0 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 9 6 60
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 5 10 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

461,200 3,80
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6E  -  0
AYLA ÖZL Ü 75 70 4 1 68 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 5 8 51 % 3,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcACABACDCBAaCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABADBBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDADCBBB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADDdABDaBBDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABACBDBDCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 13 2 87
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 0 90
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 13 2 87
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 15 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

293,250 42,85
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6E  -  0
ENES EYMEN SAĞLAMCAN 75 45 26 4 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 31 40 110 575 % 42,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız bBAbAd aDCabcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız dBADBBbbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız bDDADCBBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız aDACDb ABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız aADDbABDC aDadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DA BcCcDBcCCdBA

S D Y B%
Türkçe 15 6 8 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 9 5 60
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 10 4 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

219,640 65,05
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6E  -  0
NURAN KARAASLAN 75 32 32 11 21 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 51 66 176 873 % 65,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcACdccbDCcbcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız dBADddCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız dcbA Cdc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız  DbCDCaA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız dAD bA DacBa d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DA cc cDBaCCAa 

S D Y B%
Türkçe 15 6 9 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 6 20
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 0 2 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 2 60
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 6 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 7 5 47
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 0 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

197,840 72,95
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6E  -  0
YAĞMUR KALE 75 29 24 22 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 60 77 201 979 % 72,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AdAdAdb DCaA Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız  BdDdcCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDDcb BBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız cDACDbadBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 2 13 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız cc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 5 5 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABd ccBab    

S D Y B%
Türkçe 15 7 6 47
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 5 5 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 0 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

390,610 16,17
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6F  -  0
ECRİN NAZ AKMAN 75 57 8 10 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 17 36 217 % 16,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız ccACABACDCaABCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABbDBB ADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDD DCBB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDC AaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 1 5 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız  ADD A DC BbC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DbABdCBDBDCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 12 3 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 0 70
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 9 1 60
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 13 2 87
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

225,767 63,11
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6F  -  0
MUHAMMEDSERDAR 75 37 32 6 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 48 63 170 847 % 63,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AdACcC bcCcABAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCbdADdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız bDddB CbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCCaAdDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız B aBAc aAccdBd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CAadD ABbad*dad

S D Y B%
Türkçe 15 8 6 53
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 0 1 0
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 7 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 5 9 33
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

305,503 39,20
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6G  -  0
UMUT PINARBAŞI 75 41 12 22 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 33 90 526 % 39,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız AdACDCadcCDccAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCABdDdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız bDCBcaCCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız BCC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BDCBADDCABDABCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 0 30
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 0 0
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 0 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 15 15 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 2 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

226,053 62,97
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6G  -  0
YUSU FEMREK*A 75 40 35 0 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 47 61 168 845 % 62,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AdAdABcaDCBbBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABdDdBbAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız bcDcDCBBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDcCDCaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız Bdbbbcaaaaaadda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız bcABACcaBbCCbBA

S D Y B%
Türkçe 15 9 6 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 1 14 7
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 15 9 6 60
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

204,237 70,49
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6H  -  100
IRMAKKILIÇ 75 31 43 1 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 57 74 193 946 % 70,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız AcAadcAabCacBbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız dBbadcCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız bDDbDaBdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız cbcaabcbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BAcc bBDadBcdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız cAdBbddDacCCcBA

S D Y B%
Türkçe 15 5 10 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to make comparisons between two things. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 0 1 0
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 7 7 47
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 7 8 47
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 0 1 0
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

157,627 86,81
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6H  -  729
MASAL DEREN DEMİR 75 28 47 0 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 69 86 239 1165 % 86,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız daACbBAacbcdada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız bBcadBdbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız bDacDCBcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDbCDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız cbDaCbabdaacbAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DcbcACBbdadbbBA

S D Y B%
Türkçe 15 4 11 27
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 1 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 3 12 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 6 9 40
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 0 2 0
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

270,317 50,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6H  -  987
UTKU AKSAZ 75 44 24 7 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 40 50 136 678 % 50,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABACDCBABCDABAC

Cevaplarınız dcAbbCBABdaAcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADCABADBBC

Cevaplarınız ADCdBdDdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADCBBBCCDD

Cevaplarınız bDCBBBCCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDABDACD

Cevaplarınız aCCcABDACD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 5 5 3,33 % 22

Cevap Anahtarı A BDCBADDCABDABCB

Cevaplarınız BcbcAbDCAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı A CABADAABACBDBDC

Cevaplarınız CbBAbddBcCBDB  

S D Y B%
Türkçe 15 8 7 53
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 1 1 50
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 2 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 5 5 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 15 8 5 53
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 1 1 50
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 0 0



6. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

480,613 1,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

6H  -  761
YAVUZ BORA ERTÜRK 75 70 2 3 69 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 4 17 % 1,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 75 94 263 1342

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABACABACDCBABCD

Cevaplarınız ABACABACDCBABCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABADBBCADC

Cevaplarınız ABdDBBCADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDDADCBBBC

Cevaplarınız CDD DCBB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDACDCDABC

Cevaplarınız BDACDCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B BADDCABDCBBDCAB

Cevaplarınız BADDCABDCBBaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 15 0 0 15,00 % 100

Cevap Anahtarı B DAABACBDBDCCABA

Cevaplarınız DAABACBDBDCCABA

S D Y B%
Türkçe 15 15 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Türklerin Anadolu   yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet   i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100
Orta Asya   da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
Türkiye   nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet   in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 0 70
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Namazın kılınışına örnekler verir. 2 1 0 50
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 1 1 0 100
İslam   da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to make comparisons between two things. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios.1 1 0 100
Students will be able to ask people about the weather. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of different food in an oral text. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. Students will be able to tell the time and dates.1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about the weather, weather conditions and emotios. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about what they are doing at the moment. Students will be able to identify expressions and phrases related to present events.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 15 14 1 93
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 15 15 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 2 2 0 100
Solunum sistemini ve görevini açıklar. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş ve Ay Tutulmaları 1 1 0 100
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
Sindirim çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
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