
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

KATILIMLAR

1 0 EFE BERK AKKOR 7 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 474,813 1 1 1 1 16
% 1,14

2 0 MUSTAFA YILMAZ 7 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 86 3 85,00 474,223 2 2 3 3 20
% 1,43

3 0 ZEYNEP TUĞÇE TERCAN7 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 19 1 18,67 18 2 17,33 85 4 83,67 471,283 3 3 4 5 27
% 1,93

4 0 ALPEREN ÖZEN 7C 16 2 15,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 20 0 20,00 83 4 81,67 459,070 1 4 5 10 43
% 3,07

5 0 BARAN YILMAZ 7 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 0 9,00 19 1 18,67 19 0 19,00 79 9 76,01 452,047 4 5 6 12 58
% 4,15

6 0 BETÜL ERDAL 7E 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 83 7 80,68 448,453 1 6 8 15 67
% 4,79

7 0 MEHMET DANKAZ 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 79 10 75,68 445,717 1 7 10 17 74
% 5,29

8 0 İNCİ TUNABOYLU 7 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 18 1 17,67 80 9 77,00 440,310 5 8 12 24 89
% 6,36

9 0 BORABAY MEMİŞ 7 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 4 13,67 18 1 17,67 79 9 76,01 431,147 6 9 14 27 112
% 8,01

10 0 DİLA ÇETİNER 7 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 19 1 18,67 78 12 73,99 425,947 7 10 15 29 122
% 8,72

11 0 HASAN KAAN ALTAY 7C 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 2 15,33 18 2 17,33 76 11 72,33 419,563 2 11 17 31 138
% 9,86

12 0 NEHIR KAMAN 7 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 17 3 16,00 74 16 68,67 392,853 8 12 18 39 216
% 15

13 215 ZEYNEP KARAKUŞ 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 13 4 11,67 18 2 17,33 72 15 67,01 391,470 1 13 20 41 224
% 16

14 98 MUHAMMET SADIKOĞLU7E 17 3 16,00 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 15 4 13,67 72 14 67,34 386,437 2 14 21 44 248
% 18

15 0 AHMET TAHA ŞAHİNER7 14 3 13,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 12 4 10,67 18 2 17,33 71 11 67,34 381,807 9 15 22 46 263
% 19

16 704 DORUK ŞEN 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 8 8,33 15 5 13,33 73 16 67,66 370,143 2 16 23 50 301
% 22

17 0 MERYEM SENA BİBER 7 17 2 16,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 13 5 11,33 13 6 11,00 69 16 63,67 364,893 10 17 25 52 318
% 23

18 0 MEHMETBATU BULUN 7 15 4 13,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 11 8 8,33 17 2 16,33 66 20 59,33 354,803 11 18 27 54 355
% 25

19 0 ÜMMÜGÜLSÜM KARADEMİR7 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 14 3 13,00 15 5 13,33 64 22 56,66 353,727 12 19 29 56 363
% 26

20 0 NECATİ ÖZSOY 7 12 6 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 12 0 12,00 15 3 14,00 65 12 61,00 353,643 13 20 30 58 365
% 26

21 0 RECEP YİĞİT ÖVEYİK 7 14 5 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 10 6 8,00 16 1 15,67 66 15 61,00 349,720 14 21 31 60 380
% 27

22 0 RAMAZA NKAĞAN ÜLKER7 15 4 13,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 10 8 7,33 16 4 14,67 68 18 62,01 348,197 15 22 33 63 388
% 28

23 0 AYŞE CEYDA BÜLBÜL 7 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 13 7 10,67 15 5 13,33 65 25 56,67 342,747 16 23 35 66 404
% 29

24 0 YAKUP EMİR CİRİT 7 14 1 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 11 4 9,67 15 4 13,67 61 17 55,34 341,240 17 24 36 70 411
% 29

25 0 ŞERİF SİVAN BİLGİN 7 13 7 10,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 11 7 8,67 18 2 17,33 61 27 52,00 337,127 18 25 37 74 427
% 31

26 0 NAFİZ ARDA ÇELİK 7 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 7 6,67 16 3 15,00 62 23 54,35 334,643 19 26 38 77 440
% 31

27 0 DURU BEDEL 7 14 5 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 9 6 7,00 15 3 14,00 62 18 56,00 328,810 20 27 39 80 468
% 33

28 0 YİĞİT MUMCU 7 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 8 8,33 14 6 12,00 62 27 52,99 324,717 21 28 41 86 490
% 35

29 0 ÇAĞAN EKER 7 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 12 8 9,33 11 9 8,00 64 26 55,33 322,720 22 29 42 88 498
% 36

30 0 SADIK ALP TAN 7 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 18 2 17,33 62 28 52,66 318,560 23 30 44 95 518
% 37

31 90 NİSA NUR GÜLERYÜZ 7 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 14 1,33 18 2 17,33 62 28 52,67 314,587 24 31 46 101 540
% 39

32 0 YAĞIZ EMİR GÜVENÇ 7 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 9 3,00 15 5 13,33 61 24 53,00 312,317 25 32 47 103 552
% 39

33 0 BEREN ORANLI 7 14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 8 5,33 14 5 12,33 61 23 53,32 309,027 26 33 48 105 563
% 40
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

KATILIMLAR

34 5035 DORA ARIKAN 7C 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 12 3,00 18 2 17,33 61 28 51,67 305,477 3 34 50 109 580
% 41

35 0 TUĞÇE AÇIKBAŞ 7 11 3 10,00 4 2 3,33 5 0 5,00 6 2 5,33 11 2 10,33 12 4 10,67 49 13 44,66 303,597 27 35 51 113 589
% 42

36 0 AHMET YİĞİT DURUKAN7 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 19 1 18,67 59 20 52,34 303,030 28 36 52 118 596
% 43

37 0 BERRA FERİDE DURAN7 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 14 6 12,00 13 7 10,67 55 35 43,35 298,360 29 37 53 120 608
% 43

38 0 ZEYNEP ZEHRA ÇETIN 7B 14 5 12,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 1 7,67 6 9 3,00 15 4 13,67 58 23 50,33 298,180 2 38 55 122 610
% 44

39 58 DURU GÜNAY 7 12 5 10,33 6 2 5,33 5 3 4,00 10 0 10,00 5 3 4,00 15 2 14,33 53 15 47,99 295,933 30 39 57 126 617
% 44

40 0 HAFSA HİLAL GÜL 7 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 9 10 5,67 13 7 10,67 57 31 46,68 294,960 31 40 58 130 624
% 45

41 0 RABİA HOCAOĞLU 7 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 4 6,67 13 7 10,67 58 24 50,01 294,507 32 41 60 133 629
% 45

42 0 GİZEM SU ÜRESİN 7 9 4 7,67 8 2 7,33 3 2 2,33 6 1 5,67 7 5 5,33 17 3 16,00 50 17 44,33 292,300 33 42 61 136 642
% 46

43 0 İKRA ÇİMEN  13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 9 9 6,00 13 6 11,00 57 28 47,67 291,343 1 43 62 138 648
% 46

44 0 MEHMET ÇETİN KENAR7G 11 5 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 2 5,33 7 7 4,67 16 4 14,67 53 25 44,66 289,733 1 44 63 140 654
% 47

45 902 EGEMEN CİVELEK 7E 11 7 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 1 8,67 6 10 2,67 17 2 16,33 55 27 46,01 287,843 3 45 65 143 662
% 47

46 554 AYŞEGÜL ÇALIŞKAN 7 14 4 12,67 9 1 8,67 5 1 4,67 1 0 1,00 7 4 5,67 12 5 10,33 48 15 43,01 284,083 34 46 67 146 682
% 49

47 283 HAKTAN YILDIRIM 7A 17 2 16,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 7 7 4,67 10 9 7,00 54 27 45,00 283,650 3 47 69 148 686
% 49

48 11 BİNGOLYARENATALAY 7A 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 13 7 10,67 54 26 45,33 280,700 4 48 70 153 697
% 50

49 0 CEVDET TANYELİ 7D 13 4 11,67 10 0 10,00 6 3 5,00 1 0 1,00 7 5 5,33 12 5 10,33 49 17 43,33 279,863 1 49 71 155 703
% 50

50 0 TAHA SARIÇİÇEK 7F 15 1 14,67 9 0 9,00 6 4 4,67 7 1 6,67 5 7 2,67 10 4 8,67 52 17 46,35 277,613 1 50 73 157 711
% 51

51 0 NECATİ ÇELİK 7 14 5 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 6 5 4,33 13 4 11,67 48 26 39,33 274,320 35 51 75 159 725
% 52

52 0 SEMİH SÖKMEN  12 6 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 3 3,00 5 7 2,67 15 4 13,67 50 25 41,68 272,267 2 52 76 161 735
% 53

53 366 MUAZ BÜLBÜL 7C 14 5 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 3 2,00 5 6 3,00 13 4 11,67 49 24 41,00 272,057 4 53 78 163 737
% 53

54 0 SEMİH SUAY 7 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 17 3 16,00 53 37 40,67 264,560 36 54 80 170 767
% 55

55 0 MERYEM HOCAOĞLU 7B 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 0 2,00 12 8 9,33 53 19 46,67 264,180 3 55 81 172 771
% 55

56 0 BİLAL ŞENOL 7 15 4 13,67 6 2 5,33 4 4 2,67 1 1 0,67 6 5 4,33 10 3 9,00 42 19 35,67 262,697 37 56 82 174 781
% 56

57 0 ELA IR AK KAPLAN 7 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 12 0,00 14 6 12,00 52 34 40,67 262,293 38 57 83 176 783
% 56

58 60 ECRİ DURU BELLİ 7G 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 9 4 7,67 46 16 40,67 261,540 2 58 84 179 789
% 56

59 0 DEFNE BALLIKAYA 7 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 6 11 2,33 8 11 4,33 56 30 45,99 261,527 39 59 85 181 791
% 57

60 0 HAMZA * ÇAKAYA 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 13 -0,33 15 5 13,33 53 34 41,67 258,057 5 60 86 186 805
% 58

61 0 DURU AVCI 7 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 12 3,00 11 8 8,33 50 37 37,66 257,917 40 61 87 188 808
% 58

62 971 ECRİN NAZ TUNÇ 7 14 6 12,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 1 7 -1,33 10 9 7,00 10 10 6,67 46 40 32,68 255,503 41 62 88 190 818
% 58

63 0 ECRİN SU ÖZÇELIK 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 9 -1,00 13 5 11,33 51 28 41,66 251,937 4 63 89 194 833
% 60

64 0 GÖKALP KOÇAK 7G 12 6 10,00 7 3 6,00 3 6 1,00 7 3 6,00 15 4 13,67 44 22 36,67 251,750 3 64 90 196 835
% 60

65 0 ESTEL KALKMAZ 7 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 14 0,33 13 7 10,67 55 34 43,67 251,623 42 65 91 198 837
% 60

66 735 FURKANDURSUN GÜRBÜZ7E 8 9 5,00 7 3 6,00 3 5 1,33 9 1 8,67 10 8 7,33 11 9 8,00 48 35 36,33 249,583 4 66 92 200 846
% 60
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

KATILIMLAR

67 0 TUNAH* BERATTUTGUN7 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 2 1,33 14 6 12,00 47 27 37,99 244,973 43 67 94 203 867
% 62

68 0 ŞEYMA ESER 7 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 3 2,00 4 10 0,67 12 6 10,00 47 30 37,00 242,943 44 68 95 205 875
% 63

69 0 ZEYNEP ECE KARAKOYUN7 16 3 15,00 8 1 7,67 6 3 5,00 5 2 4,33 1 7 -1,33 10 8 7,33 46 24 38,00 238,633 45 69 97 211 898
% 64

70 0 SEVDE NUR ŞENTÜRK 7 7 6 5,00 4 2 3,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 10 4 8,67 11 5 9,33 35 29 25,33 238,193 46 70 98 213 903
% 65

71 287 ZEYNEP CEYDA YÜCE 7 13 3 12,00 3 1 2,67 6 1 5,67 8 0 8,00 7 3 6,00 1 0 1,00 38 8 35,34 236,403 47 71 100 216 912
% 65

72 46 EYÜPEMİR VARGÜN 7D 15 3 14,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 8 11 4,33 7 13 2,67 47 39 34,00 235,967 2 72 101 218 916
% 65

73 0 TUNAHAN ESER 7 12 6 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 4 10 0,67 11 8 8,33 46 33 35,00 230,597 48 73 103 226 948
% 68

74 0 DURU GÜVENÇ 7 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 13 5 11,33 44 34 32,66 222,587 49 74 105 232 977
% 70

75 10 EYLÜL ÖZ 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 3 3,00 11 9 8,00 40 37 27,67 220,663 5 75 106 234 985
% 70

76 57 ÖMER TALHA KARADAĞ7B 7 13 2,67 7 2 6,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 3 1,00 14 3 13,00 40 31 29,66 216,893 5 76 107 236 993
% 71

77 0 ADA HAZAL ATİLLA 7 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 9 11 5,33 45 44 30,34 216,437 50 77 108 238 997
% 71

78 0 BAHADIR BAYINDIR 7 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 9 4,00 7 12 3,00 44 41 30,33 215,057 51 78 109 241 1009
% 72

79 561 RABİA MUTLU 7 14 6 12,00 4 6 2,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 6 12 2,00 9 11 5,33 41 45 26,00 213,840 52 79 111 243 1016
% 73

80 0 MEHMET DİLEK 7 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 47 43 32,68 208,973 53 80 112 248 1031
% 74

81 0 MERVE ÇERKEŞLİ 7 11 7 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 5 11 1,33 9 8 6,33 41 39 28,00 208,327 54 81 113 250 1034
% 74

82 407 BERRAK VURDUM 7C 14 3 13,00 7 3 6,00 6 2 5,33 2 6 0,00 4 7 1,67 5 9 2,00 38 30 28,00 206,840 6 82 115 252 1038
% 74

83 306 ECESU YIL AZ 7F 9 11 5,33 8 1 7,67 6 4 4,67 3 6 1,00 5 6 3,00 9 8 6,33 40 36 28,00 205,677 2 83 116 255 1043
% 75

84 351 FATMANUR ATEŞ  11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 1 0,67 7 12 3,00 8 11 4,33 40 40 26,67 204,053 3 84 117 257 1047
% 75

85 455 TUANA AKKAYA 7A 13 5 11,33 5 3 4,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 5 4 3,67 2 4 0,67 32 20 25,34 201,047 6 85 119 259 1059
% 76

86 0 ZEYNEPACAR 7 9 10 5,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 10 9 7,00 47 41 33,34 200,213 55 86 121 261 1062
% 76

87 505 GÖKÇE NAS ERSAN 7 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 9 6,00 7 12 3,00 39 48 23,00 197,797 56 87 122 265 1077
% 77

88 0 BERRA YILMAZ 7 10 9 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 12 0,00 9 11 5,33 43 42 28,99 195,117 57 88 123 267 1090
% 78

89 0 ECRİN ÖZASLAN 7 12 5 10,33 5 4 3,67 6 2 5,33 0 1 -0,33 3 4 1,67 5 7 2,67 31 23 23,34 192,363 58 89 124 269 1100
% 79

90 0 BERAT KIZILTAŞ 7D 11 8 8,33 7 1 6,67 4 4 2,67 0 1 -0,33 1 4 -0,33 9 8 6,33 32 26 23,34 190,640 3 90 126 272 1106
% 79

91 822 DEFNE NUR *K * A 7 12 7 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 3 0,00 3 11 -0,67 5 5 3,33 38 29 28,33 190,510 59 91 127 274 1108
% 79

92 352 EMİRHAN KUTAY ATMACA7E 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 4 1,67 6 3 5,00 31 35 19,34 186,527 5 92 128 276 1115
% 80

93 71 HASAN SEVİNÇ 7B 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 15 0,00 10 10 6,67 40 50 23,34 181,840 6 93 129 279 1130
% 81

94 0 VEHBİ KARADEMİR 7 7 10 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 2 3,33 1 4 -0,33 9 8 6,33 34 31 23,66 177,497 60 94 130 285 1156
% 83

95 0 NAZENİN SEVİM 7 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 5 2,33 1 10 -2,33 6 3 5,00 35 34 23,67 176,063 61 95 131 287 1161
% 83

96 0 SELİN HARMANCI 7E 6 14 1,33 8 2 7,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 35 55 16,66 168,267 6 96 133 293 1185
% 85

97 1022 ÖMER ÇEVİK 7F 8 1 7,67 6 2 5,33 7 2 6,33 1 1 0,67 1 2 0,33 1 1 0,67 24 9 21,00 165,880 3 97 135 297 1191
% 85

98 0 MÜSLÜM DEMİR 7 9 9 6,00 4 4 2,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 7 11 3,33 5 12 1,00 31 47 15,33 165,753 62 98 137 299 1193
% 85

99 437 ECRİN NİSA SERİN 7A 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 5 -1,67 4 8 1,33 26 41 12,32 147,977 7 99 138 309 1241
% 89
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KATILIMLAR

100 309 ESMA CAMCI 7A 7 11 3,33 6 3 5,00 6 3 5,00 4 5 2,33 5 14 0,33 5 13 0,67 33 49 16,66 144,940 8 100 140 312 1251
% 89

101 0 MERYEMK* A 7 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 31 59 11,32 142,267 63 101 141 314 1259
% 90

102 2 ARDAAKILIÇ 7C 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 25 65 3,32 133,787 7 102 142 319 1279
% 91

103 516 GÜL YAREN DEMİR 7C 6 11 2,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 6 -1,00 6 11 2,33 3 14 -1,67 25 53 7,33 124,973 8 103 143 322 1299
% 93

104 0 ECRİN BALTA 7G 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 2 18 -4,00 5 13 0,67 32 55 13,67 124,623 4 104 144 324 1301
% 93

105 0 YUSUF YILDIPIM  5 15 0,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 4 0,67 3 10 -0,33 4 13 -0,33 28 48 12,01 118,253 4 105 146 327 1316
% 94

106 108 EMİRHAN VOLKAN DOĞAN7 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 26 64 4,67 115,027 64 106 148 329 1325
% 95

107 0 ARDABİNGÖ L 7 5 9 2,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 1 8 -1,67 2 9 -1,00 3 9 0,00 16 45 1,00 102,773 65 107 149 337 1360
% 97

108 2600 ORÇUN ALİ ÇOPUROĞLU7C 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 26 64 4,66 97,587 9 108 150 339 1369
% 98

109 0 HAYRUNNİSA ÖZDEMİR7 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 2 0,33 2 9 -1,00 17 47 1,34 95,107 66 109 151 342 1374
% 98

110 0 KAYRA URAS ERDO AN7 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 2 17 -3,67 21 68 -1,68 75,137 67 110 152 345 1389
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
 7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 7 7A 7B 7C 7D 7E



  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 İKRA ÇİMEN  13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 5 2,33 9 9 6,00 13 6 11,00 57 28 47,67 291,343 1 43 62 138 648
% 46

2 0 SEMİH SÖKMEN  12 6 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 3 3,00 5 7 2,67 15 4 13,67 50 25 41,68 272,267 2 52 76 161 735
% 53

3 351 FATMANUR ATEŞ  11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 1 0,67 7 12 3,00 8 11 4,33 40 40 26,67 204,053 3 84 117 257 1047
% 75

4 0 YUSUF YILDIPIM  5 15 0,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 4 0,67 3 10 -0,33 4 13 -0,33 28 48 12,01 118,253 4 105 146 327 1316
% 94

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7

KATILIMLAR

1 0 EFE BERK AKKOR 7 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 474,813 1 1 1 1 16
% 1,14

2 0 MUSTAFA YILMAZ 7 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 86 3 85,00 474,223 2 2 3 3 20
% 1,43

3 0 ZEYNEP TUĞÇE TERCAN7 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 19 1 18,67 18 2 17,33 85 4 83,67 471,283 3 3 4 5 27
% 1,93

4 0 BARAN YILMAZ 7 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 0 9,00 19 1 18,67 19 0 19,00 79 9 76,01 452,047 4 5 6 12 58
% 4,15

5 0 İNCİ TUNABOYLU 7 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 18 1 17,67 80 9 77,00 440,310 5 8 12 24 89
% 6,36

6 0 BORABAY MEMİŞ 7 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 4 13,67 18 1 17,67 79 9 76,01 431,147 6 9 14 27 112
% 8,01

7 0 DİLA ÇETİNER 7 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 19 1 18,67 78 12 73,99 425,947 7 10 15 29 122
% 8,72

8 0 NEHIR KAMAN 7 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 17 3 16,00 74 16 68,67 392,853 8 12 18 39 216
% 15

9 0 AHMET TAHA ŞAHİNER7 14 3 13,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 12 4 10,67 18 2 17,33 71 11 67,34 381,807 9 15 22 46 263
% 19

10 0 MERYEM SENA BİBER 7 17 2 16,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 13 5 11,33 13 6 11,00 69 16 63,67 364,893 10 17 25 52 318
% 23

11 0 MEHMETBATU BULUN 7 15 4 13,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 11 8 8,33 17 2 16,33 66 20 59,33 354,803 11 18 27 54 355
% 25

12 0 ÜMMÜGÜLSÜM KARADEMİR7 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 14 3 13,00 15 5 13,33 64 22 56,66 353,727 12 19 29 56 363
% 26

13 0 NECATİ ÖZSOY 7 12 6 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 12 0 12,00 15 3 14,00 65 12 61,00 353,643 13 20 30 58 365
% 26

14 0 RECEP YİĞİT ÖVEYİK 7 14 5 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 10 6 8,00 16 1 15,67 66 15 61,00 349,720 14 21 31 60 380
% 27

15 0 RAMAZA NKAĞAN ÜLKER7 15 4 13,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 10 8 7,33 16 4 14,67 68 18 62,01 348,197 15 22 33 63 388
% 28

16 0 AYŞE CEYDA BÜLBÜL 7 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 13 7 10,67 15 5 13,33 65 25 56,67 342,747 16 23 35 66 404
% 29

17 0 YAKUP EMİR CİRİT 7 14 1 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 11 4 9,67 15 4 13,67 61 17 55,34 341,240 17 24 36 70 411
% 29

18 0 ŞERİF SİVAN BİLGİN 7 13 7 10,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 11 7 8,67 18 2 17,33 61 27 52,00 337,127 18 25 37 74 427
% 31

19 0 NAFİZ ARDA ÇELİK 7 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 7 6,67 16 3 15,00 62 23 54,35 334,643 19 26 38 77 440
% 31

20 0 DURU BEDEL 7 14 5 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 9 6 7,00 15 3 14,00 62 18 56,00 328,810 20 27 39 80 468
% 33

21 0 YİĞİT MUMCU 7 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 8 8,33 14 6 12,00 62 27 52,99 324,717 21 28 41 86 490
% 35

22 0 ÇAĞAN EKER 7 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 12 8 9,33 11 9 8,00 64 26 55,33 322,720 22 29 42 88 498
% 36

23 0 SADIK ALP TAN 7 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 18 2 17,33 62 28 52,66 318,560 23 30 44 95 518
% 37

24 90 NİSA NUR GÜLERYÜZ 7 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 14 1,33 18 2 17,33 62 28 52,67 314,587 24 31 46 101 540
% 39

25 0 YAĞIZ EMİR GÜVENÇ 7 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 9 3,00 15 5 13,33 61 24 53,00 312,317 25 32 47 103 552
% 39

26 0 BEREN ORANLI 7 14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 8 5,33 14 5 12,33 61 23 53,32 309,027 26 33 48 105 563
% 40

27 0 TUĞÇE AÇIKBAŞ 7 11 3 10,00 4 2 3,33 5 0 5,00 6 2 5,33 11 2 10,33 12 4 10,67 49 13 44,66 303,597 27 35 51 113 589
% 42

28 0 AHMET YİĞİT DURUKAN7 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 19 1 18,67 59 20 52,34 303,030 28 36 52 118 596
% 43

29 0 BERRA FERİDE DURAN7 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 14 6 12,00 13 7 10,67 55 35 43,35 298,360 29 37 53 120 608
% 43

30 58 DURU GÜNAY 7 12 5 10,33 6 2 5,33 5 3 4,00 10 0 10,00 5 3 4,00 15 2 14,33 53 15 47,99 295,933 30 39 57 126 617
% 44

31 0 HAFSA HİLAL GÜL 7 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 9 10 5,67 13 7 10,67 57 31 46,68 294,960 31 40 58 130 624
% 45

32 0 RABİA HOCAOĞLU 7 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 4 6,67 13 7 10,67 58 24 50,01 294,507 32 41 60 133 629
% 45

33 0 GİZEM SU ÜRESİN 7 9 4 7,67 8 2 7,33 3 2 2,33 6 1 5,67 7 5 5,33 17 3 16,00 50 17 44,33 292,300 33 42 61 136 642
% 46



7 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7

KATILIMLAR

34 554 AYŞEGÜL ÇALIŞKAN 7 14 4 12,67 9 1 8,67 5 1 4,67 1 0 1,00 7 4 5,67 12 5 10,33 48 15 43,01 284,083 34 46 67 146 682
% 49

35 0 NECATİ ÇELİK 7 14 5 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 6 5 4,33 13 4 11,67 48 26 39,33 274,320 35 51 75 159 725
% 52

36 0 SEMİH SUAY 7 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 17 3 16,00 53 37 40,67 264,560 36 54 80 170 767
% 55

37 0 BİLAL ŞENOL 7 15 4 13,67 6 2 5,33 4 4 2,67 1 1 0,67 6 5 4,33 10 3 9,00 42 19 35,67 262,697 37 56 82 174 781
% 56

38 0 ELA IR AK KAPLAN 7 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 12 0,00 14 6 12,00 52 34 40,67 262,293 38 57 83 176 783
% 56

39 0 DEFNE BALLIKAYA 7 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 6 11 2,33 8 11 4,33 56 30 45,99 261,527 39 59 85 181 791
% 57

40 0 DURU AVCI 7 15 4 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 12 3,00 11 8 8,33 50 37 37,66 257,917 40 61 87 188 808
% 58

41 971 ECRİN NAZ TUNÇ 7 14 6 12,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 1 7 -1,33 10 9 7,00 10 10 6,67 46 40 32,68 255,503 41 62 88 190 818
% 58

42 0 ESTEL KALKMAZ 7 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 14 0,33 13 7 10,67 55 34 43,67 251,623 42 65 91 198 837
% 60

43 0 TUNAH* BERATTUTGUN7 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 2 1,33 14 6 12,00 47 27 37,99 244,973 43 67 94 203 867
% 62

44 0 ŞEYMA ESER 7 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 3 2,00 4 10 0,67 12 6 10,00 47 30 37,00 242,943 44 68 95 205 875
% 63

45 0 ZEYNEP ECE KARAKOYUN7 16 3 15,00 8 1 7,67 6 3 5,00 5 2 4,33 1 7 -1,33 10 8 7,33 46 24 38,00 238,633 45 69 97 211 898
% 64

46 0 SEVDE NUR ŞENTÜRK 7 7 6 5,00 4 2 3,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 10 4 8,67 11 5 9,33 35 29 25,33 238,193 46 70 98 213 903
% 65

47 287 ZEYNEP CEYDA YÜCE 7 13 3 12,00 3 1 2,67 6 1 5,67 8 0 8,00 7 3 6,00 1 0 1,00 38 8 35,34 236,403 47 71 100 216 912
% 65

48 0 TUNAHAN ESER 7 12 6 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 3 4,00 4 10 0,67 11 8 8,33 46 33 35,00 230,597 48 73 103 226 948
% 68

49 0 DURU GÜVENÇ 7 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 13 5 11,33 44 34 32,66 222,587 49 74 105 232 977
% 70

50 0 ADA HAZAL ATİLLA 7 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 9 11 5,33 45 44 30,34 216,437 50 77 108 238 997
% 71

51 0 BAHADIR BAYINDIR 7 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 9 4,00 7 12 3,00 44 41 30,33 215,057 51 78 109 241 1009
% 72

52 561 RABİA MUTLU 7 14 6 12,00 4 6 2,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 6 12 2,00 9 11 5,33 41 45 26,00 213,840 52 79 111 243 1016
% 73

53 0 MEHMET DİLEK 7 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 47 43 32,68 208,973 53 80 112 248 1031
% 74

54 0 MERVE ÇERKEŞLİ 7 11 7 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 5 11 1,33 9 8 6,33 41 39 28,00 208,327 54 81 113 250 1034
% 74

55 0 ZEYNEPACAR 7 9 10 5,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 10 9 7,00 47 41 33,34 200,213 55 86 121 261 1062
% 76

56 505 GÖKÇE NAS ERSAN 7 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 9 6,00 7 12 3,00 39 48 23,00 197,797 56 87 122 265 1077
% 77

57 0 BERRA YILMAZ 7 10 9 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 12 0,00 9 11 5,33 43 42 28,99 195,117 57 88 123 267 1090
% 78

58 0 ECRİN ÖZASLAN 7 12 5 10,33 5 4 3,67 6 2 5,33 0 1 -0,33 3 4 1,67 5 7 2,67 31 23 23,34 192,363 58 89 124 269 1100
% 79

59 822 DEFNE NUR *K * A 7 12 7 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 3 0,00 3 11 -0,67 5 5 3,33 38 29 28,33 190,510 59 91 127 274 1108
% 79

60 0 VEHBİ KARADEMİR 7 7 10 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 2 3,33 1 4 -0,33 9 8 6,33 34 31 23,66 177,497 60 94 130 285 1156
% 83

61 0 NAZENİN SEVİM 7 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 5 2,33 1 10 -2,33 6 3 5,00 35 34 23,67 176,063 61 95 131 287 1161
% 83

62 0 MÜSLÜM DEMİR 7 9 9 6,00 4 4 2,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 7 11 3,33 5 12 1,00 31 47 15,33 165,753 62 98 137 299 1193
% 85

63 0 MERYEMK* A 7 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 31 59 11,32 142,267 63 101 141 314 1259
% 90

64 108 EMİRHAN VOLKAN DOĞAN7 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 26 64 4,67 115,027 64 106 148 329 1325
% 95

65 0 ARDABİNGÖ L 7 5 9 2,00 4 6 2,00 1 4 -0,33 1 8 -1,67 2 9 -1,00 3 9 0,00 16 45 1,00 102,773 65 107 149 337 1360
% 97

66 0 HAYRUNNİSA ÖZDEMİR7 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 2 0,33 2 9 -1,00 17 47 1,34 95,107 66 109 151 342 1374
% 98



7 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7

KATILIMLAR

67 0 KAYRA URAS ERDO AN7 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 2 17 -3,67 21 68 -1,68 75,137 67 110 152 345 1389
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 0 MEHMET DANKAZ 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 79 10 75,68 445,717 1 7 10 17 74
% 5,29

2 704 DORUK ŞEN 7A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 8 8,33 15 5 13,33 73 16 67,66 370,143 2 16 23 50 301
% 22

3 283 HAKTAN YILDIRIM 7A 17 2 16,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 7 7 4,67 10 9 7,00 54 27 45,00 283,650 3 47 69 148 686
% 49

4 11 BİNGOLYARENATALAY 7A 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 13 7 10,67 54 26 45,33 280,700 4 48 70 153 697
% 50

5 0 HAMZA * ÇAKAYA 7A 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 13 -0,33 15 5 13,33 53 34 41,67 258,057 5 60 86 186 805
% 58

6 455 TUANA AKKAYA 7A 13 5 11,33 5 3 4,00 7 3 6,00 0 1 -0,33 5 4 3,67 2 4 0,67 32 20 25,34 201,047 6 85 119 259 1059
% 76

7 437 ECRİN NİSA SERİN 7A 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 5 -1,67 4 8 1,33 26 41 12,32 147,977 7 99 138 309 1241
% 89

8 309 ESMA CAMCI 7A 7 11 3,33 6 3 5,00 6 3 5,00 4 5 2,33 5 14 0,33 5 13 0,67 33 49 16,66 144,940 8 100 140 312 1251
% 89

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 215 ZEYNEP KARAKUŞ 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 13 4 11,67 18 2 17,33 72 15 67,01 391,470 1 13 20 41 224
% 16

2 0 ZEYNEP ZEHRA ÇETIN 7B 14 5 12,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 1 7,67 6 9 3,00 15 4 13,67 58 23 50,33 298,180 2 38 55 122 610
% 44

3 0 MERYEM HOCAOĞLU 7B 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 0 2,00 12 8 9,33 53 19 46,67 264,180 3 55 81 172 771
% 55

4 0 ECRİN SU ÖZÇELIK 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 9 -1,00 13 5 11,33 51 28 41,66 251,937 4 63 89 194 833
% 60

5 57 ÖMER TALHA KARADAĞ7B 7 13 2,67 7 2 6,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 3 1,00 14 3 13,00 40 31 29,66 216,893 5 76 107 236 993
% 71

6 71 HASAN SEVİNÇ 7B 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 15 0,00 10 10 6,67 40 50 23,34 181,840 6 93 129 279 1130
% 81
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7C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 0 ALPEREN ÖZEN 7C 16 2 15,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 20 0 20,00 83 4 81,67 459,070 1 4 5 10 43
% 3,07

2 0 HASAN KAAN ALTAY 7C 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 2 15,33 18 2 17,33 76 11 72,33 419,563 2 11 17 31 138
% 9,86

3 5035 DORA ARIKAN 7C 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 12 3,00 18 2 17,33 61 28 51,67 305,477 3 34 50 109 580
% 41

4 366 MUAZ BÜLBÜL 7C 14 5 12,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 3 2,00 5 6 3,00 13 4 11,67 49 24 41,00 272,057 4 53 78 163 737
% 53

5 10 EYLÜL ÖZ 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 3 3,00 11 9 8,00 40 37 27,67 220,663 5 75 106 234 985
% 70

6 407 BERRAK VURDUM 7C 14 3 13,00 7 3 6,00 6 2 5,33 2 6 0,00 4 7 1,67 5 9 2,00 38 30 28,00 206,840 6 82 115 252 1038
% 74

7 2 ARDAAKILIÇ 7C 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 25 65 3,32 133,787 7 102 142 319 1279
% 91

8 516 GÜL YAREN DEMİR 7C 6 11 2,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 6 -1,00 6 11 2,33 3 14 -1,67 25 53 7,33 124,973 8 103 143 322 1299
% 93

9 2600 ORÇUN ALİ ÇOPUROĞLU7C 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 26 64 4,66 97,587 9 108 150 339 1369
% 98
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7D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 0 CEVDET TANYELİ 7D 13 4 11,67 10 0 10,00 6 3 5,00 1 0 1,00 7 5 5,33 12 5 10,33 49 17 43,33 279,863 1 49 71 155 703
% 50

2 46 EYÜPEMİR VARGÜN 7D 15 3 14,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 8 11 4,33 7 13 2,67 47 39 34,00 235,967 2 72 101 218 916
% 65

3 0 BERAT KIZILTAŞ 7D 11 8 8,33 7 1 6,67 4 4 2,67 0 1 -0,33 1 4 -0,33 9 8 6,33 32 26 23,34 190,640 3 90 126 272 1106
% 79
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7E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7E

KATILIMLAR

1 0 BETÜL ERDAL 7E 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 83 7 80,68 448,453 1 6 8 15 67
% 4,79

2 98 MUHAMMET SADIKOĞLU7E 17 3 16,00 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 15 4 13,67 72 14 67,34 386,437 2 14 21 44 248
% 18

3 902 EGEMEN CİVELEK 7E 11 7 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 1 8,67 6 10 2,67 17 2 16,33 55 27 46,01 287,843 3 45 65 143 662
% 47

4 735 FURKANDURSUN GÜRBÜZ7E 8 9 5,00 7 3 6,00 3 5 1,33 9 1 8,67 10 8 7,33 11 9 8,00 48 35 36,33 249,583 4 66 92 200 846
% 60

5 352 EMİRHAN KUTAY ATMACA7E 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 4 1,67 6 3 5,00 31 35 19,34 186,527 5 92 128 276 1115
% 80

6 0 SELİN HARMANCI 7E 6 14 1,33 8 2 7,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 35 55 16,66 168,267 6 96 133 293 1185
% 85
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7F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7F

KATILIMLAR

1 0 TAHA SARIÇİÇEK 7F 15 1 14,67 9 0 9,00 6 4 4,67 7 1 6,67 5 7 2,67 10 4 8,67 52 17 46,35 277,613 1 50 73 157 711
% 51

2 306 ECESU YIL AZ 7F 9 11 5,33 8 1 7,67 6 4 4,67 3 6 1,00 5 6 3,00 9 8 6,33 40 36 28,00 205,677 2 83 116 255 1043
% 75

3 1022 ÖMER ÇEVİK 7F 8 1 7,67 6 2 5,33 7 2 6,33 1 1 0,67 1 2 0,33 1 1 0,67 24 9 21,00 165,880 3 97 135 297 1191
% 85

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7G SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA ÇANKAYA matbir kızılay-etimesgut havuz 7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI 110 152 346 1399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,74 8 2 7,11 6 3 5,41 6 3 4,51 8 7 5,95 13 6 10,51 53 28 44,23 280,720

Okul Ortalaması 13 6 10,47 8 2 7,01 6 3 5,39 5 4 3,96 8 8 5,06 12 6 9,79 51 29 41,68 270,260

SINIF: 7G

KATILIMLAR

1 0 MEHMET ÇETİN KENAR7G 11 5 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 2 5,33 7 7 4,67 16 4 14,67 53 25 44,66 289,733 1 44 63 140 654
% 47

2 60 ECRİ DURU BELLİ 7G 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 9 4 7,67 46 16 40,67 261,540 2 58 84 179 789
% 56

3 0 GÖKALP KOÇAK 7G 12 6 10,00 7 3 6,00 3 6 1,00 7 3 6,00 15 4 13,67 44 22 36,67 251,750 3 64 90 196 835
% 60

4 0 ECRİN BALTA 7G 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 2 18 -4,00 5 13 0,67 32 55 13,67 124,623 4 104 144 324 1301
% 93
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7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

204,053 74,84
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  351
FATMANUR ATEŞ 90 40 40 10 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 84 117 257 1047 % 74,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBabBAdCCcACcAabDBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CbAbcDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBcBDaAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız    c     A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız Dc aacaaCBbdAdDBCdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız acBDbCddadBcbcCdABD 

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 1 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 7 12 35
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 11 40
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

291,343 46,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  0
İKRA ÇİMEN 90 57 28 5 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 43 62 138 648 % 46,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDB BCCaACcAaDDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız b acDDdCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DD CBb ddccAcCaabABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız ddBbDCAC BdDAACCcBDd

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 9 45
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

272,267 52,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  0
SEMİH SÖKMEN 90 50 25 15 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 52 76 161 735 % 52,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız aCCDdCAA DDaAaDB bdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAbDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDA adadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACcC Bcb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız    bb  CA   acdcADaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız cCCDCABdABDDCAddBB A

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 3 40
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 5 7 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

118,253 94,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

   -  0
YUSUF YILDIPIM 90 28 48 14 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 105 146 327 1316 % 94,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız cBbcdbcaCacCdAbbDdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAbDDcdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bcBABDcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız abcbDD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız b bCa bd cb Ad aC c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız abBccCAdbcacdbCad   

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 4 20
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 3 10 15
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 4 13 20
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

216,437 71,27
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ADA HAZAL ATİLLA 90 45 44 1 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 77 108 238 997 % 71,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDACAADbDBACaBbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız ddBCbAdDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDadBCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız bdcbCcbDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CbBbddaddaab cCBccaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız bCCDCbBaccDbCAbacdbA

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 15 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

381,807 18,80
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
AHMET TAHA ŞAHİNER 90 71 11 8 67 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 15 22 46 263 % 18,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCbA AADaDBA DB DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABaDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız cDDABCADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCC ADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CaBDA aCABCDDDdcA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABBABDDdACCaBDA

S D Y B%
Türkçe 20 14 3 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 0 90
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 4 60
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

303,030 42,60
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
AHMET YİĞİT DURUKAN 90 59 20 11 52 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 36 52 118 596 % 42,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DcbDBdBdCDACcAbDDdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBABDDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CbBdDDBdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DDcbBAb bd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BABDDCACaBBDAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 5 20
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

102,773 97,21
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ARDABİNGÖ L 90 16 45 29 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 107 149 337 1360 % 97,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız Bdab CbAac  cb B D c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız cdBbbAdcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız d *  C ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız dacbd dbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  C  ddaC da cb   b d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız c C  bB da cdb b c A

S D Y B%
Türkçe 20 5 9 25
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 4 10
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 8 10
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 9 10
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 3 9 15
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

342,747 28,88
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
AYŞE CEYDA BÜLBÜL 90 65 25 0 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 23 35 66 404 % 28,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBcBaCDACbADaaBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAcdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBABDDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız bCBADcBdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız cDDCBADCCBccAaaBdABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız dcBDDCACaBBDAcCCABDa

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 7 65
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

284,083 48,75
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  554
AYŞEGÜL ÇALIŞKAN 90 48 15 27 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 46 67 146 682 % 48,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBcBCCDA AA DDaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAAaDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız  Dc  DDA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız    A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D D  caCaaDA  D   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız dccDDCAbCB  d CCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 4 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 1 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 0 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 7 4 35
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 12 5 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

215,057 72,12
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
BAHADIR BAYINDIR 90 44 41 5 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 78 109 241 1009 % 72,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız cBbDBABbbDAbAAcbDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CcAADDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız caBABDabBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız aaBdDDcddA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız bDcbBcab BDd  Da cBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız cbccaCcCdd DcACCcBcd

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 7 9 35
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 12 35
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

452,047 4,15
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
BARAN YILMAZ 90 79 9 2 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 6 12 58 % 4,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız aBCDBABdCDACAADcDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBABDcbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCBADDBCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DDDCBADdCBDAACDBCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız B BDDCACCBBDAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 0 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 0 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

309,027 40,24
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
BEREN ORANLI 90 61 23 6 53 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 33 48 105 563 % 40,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBABdCDACdA DDBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız cDBABDDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız aCaADDBaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D cCc cCC cb dadCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız d caDCACaBdDAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 8 40
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 14 5 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

298,360 43,46
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
BERRA FERİDE DURAN 90 55 35 0 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 37 53 120 608 % 43,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BabcbCccbDDdACDBdbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız cABCaAAbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDdBdcbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCdddDaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CddbcdaCABCDDDCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDbABcAccDaACaBBDb

S D Y B%
Türkçe 20 10 10 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 6 70
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

195,117 77,91
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
BERRA YILMAZ 90 43 42 5 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 88 123 267 1090 % 77,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCdcACbcabDBAaDa bBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız cABCDAdDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDAdCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBadBdDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız daBcbcdbdBba   aA Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız cCaDCbBdAccadbCCaBDd

S D Y B%
Türkçe 20 10 9 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 2 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 12 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

262,697 55,83
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
BİLAL ŞENOL 90 42 19 29 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 56 82 174 781 % 55,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBaDBbBCCcACAdD DBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız  bAdDDA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız baBd DD cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız    d D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız Da  d  CC  c   aCcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız db DDCA  BBb   CAB C

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 2 60
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 4 40
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 1 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 6 5 30
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 10 3 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

431,147 8,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
BORABAY MEMİŞ 90 79 9 2 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 14 27 112 % 8,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BbCDACAADDDBACDBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDAcCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBbDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CbBDA CCABCDaDCBADad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABB BDDCdCCBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 4 75
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 1 90
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

322,720 35,60
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ÇAĞAN EKER 90 64 26 0 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 29 42 88 498 % 35,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBABCCcACAdbDDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBABDaABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CbBADDBbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DDcdBcaCbBDccdDBCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız ddBcabACadBDdACCAcDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 8 60
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 11 9 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

261,527 56,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
DEFNE BALLIKAYA 90 56 30 4 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 59 85 181 791 % 56,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDACAAcDDBAaDBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBCbdADaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CaBcd dCABdb  dcdaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız AdCDdbBBdcaDCAaad ac

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 11 30
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 8 11 40
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

190,510 79,20
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  822
DEFNE NUR *K * A 90 38 29 23 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 91 127 274 1108 % 79,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdbBbBCCDACbdaDDBc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAdDDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız cDBABDDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız    cb  b A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D abdAaCd  c bac c d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız  bca  ACbd  A  C B  

S D Y B%
Türkçe 20 12 7 60
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 3 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 3 11 15
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 5 25
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

425,947 8,72
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
DİLA ÇETİNER 90 78 12 0 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 15 29 122 % 8,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBCDBABCCbACAADDDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız aDAADDABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBcBDDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCBADDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DDDCBAbCbBDAcdDdCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız dABDDCACCBBDAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 5 75
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

257,917 57,76
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
DURU AVCI 90 50 37 3 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 61 87 188 808 % 57,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız aBCDBABCCcACdA aDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız abAdDDAcdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBABDadBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız dCdADacdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız aaDbBca adadbCDBdAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız cb aDCACaBBDAbCdbaDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 7 12 35
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 11 8 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

328,810 33,45
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
DURU BEDEL 90 62 18 10 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 27 39 80 468 % 33,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCcACAADDDdbaDB bBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BdBCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BD AdCcDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBC BADaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CaBcA d ABCD cdBA  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDaA BbcDDCACCBBD 

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 6 45
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 3 75
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

295,933 44,10
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  58
DURU GÜNAY 90 53 15 22 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 39 57 126 617 % 44,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BbCDAaAADbDBAbDBd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız aABa A DDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDaA CbaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız Cd  b   ABdD  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCAB c DDCAb BBDA

S D Y B%
Türkçe 20 12 5 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 6 2 60
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 0 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 3 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 3 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 2 75
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

222,587 69,84
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
DURU GÜVENÇ 90 44 34 12 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 74 105 232 977 % 69,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCcACbAaDcBcbDddbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BbBCaAADaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDAdCdaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBabBAaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız dC  d b bB c a c D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCc AB dBDDCACaBcaA

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 7 15
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

255,503 58,47
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  971
ECRİN NAZ TUNÇ 90 46 40 4 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 62 88 190 818 % 58,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDACbAaDDBbbDBdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BdBCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız  bcdcbADcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız A  dbcdbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız aCBaAAaCdBaDDD dbcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız dCCDCcBBcBDDabadaacA

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 7 20
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 7 10
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 10 9 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

192,363 78,63
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ECRİN ÖZASLAN 90 31 23 36 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 89 124 269 1100 % 78,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCDACbd aDBAbDB bB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız  dBCbAdcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDb Cd BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız       c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız dC acA         c  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız  C    B bcD  dCadBad

S D Y B%
Türkçe 20 12 5 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 2 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 3 4 15
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 5 7 25
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

474,813 1,14
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
EFE BERK AKKOR 90 86 4 0 84 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 16 % 1,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCDACAADDDBACDBdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCcDAACCABCDDDCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABBABDDCACaBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

262,293 55,97
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ELA IR AK KAPLAN 90 52 34 4 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 57 83 176 783 % 55,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBABCCbACcAaDDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CcAdDDdcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBABDbAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCddaaBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız abcbBdadC  dAbac Aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BAccDCACaBBcdACdABDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 12 20
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

115,027 94,71
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  108
EMİRHAN VOLKAN DOĞAN 90 26 64 0 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 106 148 329 1325 % 94,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız aaCbAabdcbccAdaBdDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız cABCbAdDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDccdbAcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız dacabddbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız dCacdbadbaCDabaBdbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ddCabbdcAdbcCACdBBad

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 2 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 10 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 13 35
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

251,623 59,83
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ESTEL KALKMAZ 90 55 34 1 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 65 91 198 837 % 59,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdbBcBaCbdCAADDDdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDDAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız dbBADDBdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız ac adADabcDbbabdaABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız dbaDDCbCaBaDAACCABDa

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 14 25
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

292,300 45,89
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
GİZEM SU ÜRESİN 90 50 17 23 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 42 61 136 642 % 45,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DB bdABCCcAC Aa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız dDAADaABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız cDBc     C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız aC A D CBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D  bBcaCd  A    CdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BbBcDCACbBBDAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 9 4 45
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 2 30
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 1 60
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 7 5 35
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

197,797 76,98
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  505
GÖKÇE NAS ERSAN 90 39 48 3 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 87 122 265 1077 % 76,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BbCcAbdADbbBcdaBdDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BdBCbAAbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız aDDABCdcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ddadaBcDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CdBbbdbCABCDabCB  ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız AdacacBc cDDacCadBDd

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 9 45
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 12 35
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

294,960 44,60
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
HAFSA HİLAL GÜL 90 57 31 2 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 40 58 130 624 % 44,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCcACAdbDDBcCDBbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCcAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDccCdDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ddBbCBADa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CdBcc CCABCaDadddaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCcBacBDDCbbCBabA

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 9 10 45
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

95,107 98,21
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
HAYRUNNİSA ÖZDEMİR 90 17 47 26 1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 109 151 342 1374 % 98,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız cdaaACbdabDBcdcdbacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABbDbAcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız cDDAdbcadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız bdcaCdbcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız dd D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız cCCbacd   a   a  a d

S D Y B%
Türkçe 20 4 16 20
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 1 2 5
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 9 10
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

440,310 6,36
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
İNCİ TUNABOYLU 90 80 9 1 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 12 24 89 % 6,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız dCCDACAAaDDBACDBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız dABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDaABCdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CbBDAACCABCDDDCdADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABB BDDCACCdBDA

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 17 3 85
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 1 90
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

75,137 99,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
KAYRA URAS ERDO AN 90 21 68 1 -1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 110 152 345 1389 % 99,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DaCDdbBdaacaddacDaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CccdDbAacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız AbddacabcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız addccDaCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız abcCBdcdCacdcdccbbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 17 1 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız dcaabdAdaadDdcdd cad

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 2 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 17 15
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 2 17 10
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

208,973 73,70
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
MEHMET DİLEK 90 47 43 0 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 80 112 248 1031 % 73,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız aCCcdCbAcbDdAaDBaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCcAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ddBCdaAcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız aacbbdCCABdDabdadcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız dCaDddBBcBDbaAdaBBDd

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

354,803 25,38
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
MEHMETBATU BULUN 90 66 20 4 59 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 18 27 54 355 % 25,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBABbCDACAAbDDa C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBdBDaA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCBADDBdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız cDbaBADddBc caDBCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız  bBDDCACCBBbAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 8 55
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 2 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

208,327 73,91
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
MERVE ÇERKEŞLİ 90 41 39 10 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 81 113 250 1034 % 73,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCcdCcAabDdA DB DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDccDDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDAdCbcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBbdcdDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız Ca adcbbABbD  bac aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız AdaaCABaAcD aACCa a 

S D Y B%
Türkçe 20 11 7 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 5 11 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 9 8 45
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

364,893 22,73
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
MERYEM SENA BİBER 90 69 16 5 63 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 17 25 52 318 % 22,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCDACAADaDBACcB DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABdDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDA CbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBcAAbCABCcD ddA DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız  aCDCABadBDDCACaaBDb

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 1 80
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 13 5 65
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

142,267 89,99
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
MERYEMK* A 90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 101 141 314 1259 % 89,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BbbcACddabbBcdaBdbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız dABCbAdDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız caccdbdDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AaabCaADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CdBcbbbCbBdccaddAcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız cddDacBddBcDadCaBcDd

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 2 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 13 35
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

165,753 85,28
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
MÜSLÜM DEMİR 90 31 47 12 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 98 137 299 1193 % 85,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız D  badaCCDdCAbbDbBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız  bAdDaA dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız caBABDacaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız a ccDb a d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DDcaBdcaCa ccaad ABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız cAcD CAabda db aAcbd

S D Y B%
Türkçe 20 9 9 45
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 4 4 40
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 2 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 6 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 7 11 35
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 5 12 25
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

474,223 1,43
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
MUSTAFA YILMAZ 90 86 3 1 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 3 3 20 % 1,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCdDACAA DDBAdDBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBDAACCABCDDDCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız AaCDCABBABDDCACCBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 20 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

334,643 31,45
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
NAFİZ ARDA ÇELİK 90 62 23 5 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 26 38 77 440 % 31,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCbACAADcDBcCDBdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız dABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDbdCbbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBCdBdDDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  CBcd C ABCbaDCdb Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız bCCDCABB BDDCACadBDA

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 7 45
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 3 80
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

176,063 82,99
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
NAZENİN SEVİM 90 35 34 21 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 95 131 287 1161 % 82,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdadABCCDACbbaDDdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CbAdDaABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDcbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız ad ADDcdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 10 9 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız b adcd aa Dddb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BcBDDaAC d          

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 2 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 1 10 5
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 3 30
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

274,320 51,82
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
NECATİ ÇELİK 90 48 26 16 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 51 75 159 725 % 51,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBbDBdBdCDACbA DDBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAdDDAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bcBABDbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız ab dcDcd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız a    AbC B c  bB AdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız Bd cDCAC B DAbCaABDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 6 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 5 30
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 4 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

353,643 26,09
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
NECATİ ÖZSOY 90 65 12 13 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 20 30 58 365 % 26,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DB DBcBbCDA dAaaDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız C aADDBCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 0 8 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DD CBA CCB   CDB A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BABDDCACaB D ACCbBDd

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 0 60
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 3 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

392,853 15,44
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
NEHIR KAMAN 90 74 16 0 68 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 18 39 216 % 15,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız aBCbBABdCDACAAbaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCdADDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız baDCBcDCdBDAACDBCABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BABDDCbCaBdDAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 5 75
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

314,587 38,60
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  90
NİSA NUR GÜLERYÜZ 90 62 28 0 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 31 46 101 540 % 38,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız bBdDBbBdCDACAADDDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız abAADDABAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız dCaADacCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız bDbdcbaabBcdbaDcCABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BAdDDCACCBBDAcCCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

294,507 44,96
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
RABİA HOCAOĞLU 90 58 24 8 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 41 60 133 629 % 44,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBCDdcBdCcACAdbaDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADbABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bcBcBDDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCBADaBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D DCcb ddBD      ABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız cdBcDCdCbBBDAdCCABDa

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 4 40
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

213,840 72,62
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  561
RABİA MUTLU 90 41 45 4 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 79 111 243 1016 % 72,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DdCDBABaCaAadAbDDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CcAbbDcdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBABDDddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız Cbddb cd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız bbaCadb CBbd daBCddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız ddBaDaACaBaaAcCCcaDd

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 7 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 12 30
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

348,197 27,73
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
RAMAZA NKAĞAN ÜLKER 90 68 18 4 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 22 33 63 388 % 27,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız bBdDBABdC ACAADaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBABDDA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCBbDDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DacbBADCd bb CaBCABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız dABDDCbbCBBDAdCCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 1 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 8 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

349,720 27,16
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
RECEP YİĞİT ÖVEYİK 90 66 15 9 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 21 31 60 380 % 27,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BbCcACAdDbDBcCDB DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız cABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDA CbDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CdBbAcC ABbDD  dc DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız  CCDCABa BDDCACCB DA

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 6 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 1 80
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

318,560 37,03
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
SADIK ALP TAN 90 62 28 0 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 30 44 95 518 % 37,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDACbAaaDacdaBdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDcABCdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız bdBbdBAaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBccdadABCDacdddDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABdABDDCACbBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 10 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

264,560 54,82
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
SEMİH SUAY 90 53 37 0 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 54 80 170 767 % 54,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdbBbBCCDACdAbaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDcAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız dddccDadac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız bDcdacaCdBcbddcdbddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BABcDCACaBBDAbCCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

337,127 30,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ŞERİF SİVAN BİLGİN 90 61 27 2 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 25 37 74 427 % 30,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCcACdADcDBAdDBdbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BaccddbDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız cdBbCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız aCBDb dCABbDDbCB Dad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABBbaDDCACCBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 7 55
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

238,193 64,55
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
SEVDE NUR ŞENTÜRK 90 35 29 26 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 70 98 213 903 % 64,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız d C AdbA a  A DBd Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız B B DA b d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız  DcdaCdad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız Ad  bcdcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız Ca Db CCABCDD  a  Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız   C CcBBcaabCAC BBDA

S D Y B%
Türkçe 20 7 6 35
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 4 2 40
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 0 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 6 20
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 6 10
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 2 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 10 4 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 5 55
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

242,943 62,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ŞEYMA ESER 90 47 30 13 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 68 95 205 875 % 62,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBbBCCbAC AcaDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CbAADDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBABDcAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız a  A a dBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D  bdd dbBac daBbA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız cbB DCACadaDd CCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 3 30
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 4 10 20
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 12 6 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

303,597 42,10
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
TUĞÇE AÇIKBAŞ 90 49 13 28 44 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 35 51 113 589 % 42,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCDA dAaDDBc DB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız ddB DA   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız  D A C D A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBaC ADD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 2 7 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız bCBcA CCABCD   B   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız  CC Cc ccBDDCACdB DA

S D Y B%
Türkçe 20 11 3 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 4 2 40
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 0 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 0 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 2 60
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 11 2 55
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 12 4 60
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

244,973 61,97
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
TUNAH* BERATTUTGUN 90 47 27 16 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 67 94 203 867 % 61,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCdDACAdcaDBAbDBaadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCbDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız caBaaadcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  d  d C  B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACaDabBcABDDCACaBaDA

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 2 10
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

230,597 67,76
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
TUNAHAN ESER 90 46 33 11 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 73 103 226 948 % 67,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCaAC AcbDBcC BdDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız dABCbAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDcAabbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBa  ADDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız db ad dbA aDc  d DaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız bCCDCABdbBDDCcCada d

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 3 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 10 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 11 8 55
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

353,727 25,95
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ÜMMÜGÜLSÜM KARADEMİR 90 64 22 4 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 19 29 56 363 % 25,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBCaBABbCDAbAdDDcBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAdDDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBABDcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız a BdDcBCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DDDC  DCbBcAACDd ABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BcaDDCdCCBaDdACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 3 70
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

177,497 82,63
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
VEHBİ KARADEMİR 90 34 31 25 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 94 130 285 1156 % 82,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCacabA bcB aaB Dab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCcAAaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız aacABCbcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız   Bb BdD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız d   d a b   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız baaa ABBA DcCAbaB Dd

S D Y B%
Türkçe 20 7 10 35
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 2 40
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 0 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 1 4 5
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 8 45
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

312,317 39,46
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
YAĞIZ EMİR GÜVENÇ 90 61 24 5 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 32 47 103 552 % 39,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBABCCDACAAaDDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CcAADDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBABDcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız bdBdDDBCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D b cAad BD bCadC dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BABDbCACaBabAACCABDd

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 9 30
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

341,240 29,38
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
YAKUP EMİR CİRİT 90 61 17 12 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 24 36 70 411 % 29,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 1 5 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDA   DDDBACDB  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız ddBCbAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBad ADba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CadDb C ABCD D B DDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABa dcDCACaBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 14 1 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 0 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 11 4 55
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

324,717 35,03
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
YİĞİT MUMCU 90 62 27 1 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 28 41 86 490 % 35,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCDACcADcDdACDBbDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız dAdCbAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCcbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBaCdADaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CC DbcbCABCDacbddDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABabcDcCACaBBcA

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 8 55
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

236,403 65,19
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  287
ZEYNEP CEYDA YÜCE 90 38 8 44 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 71 100 216 912 % 65,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DB DB BCCcACA bDDB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CbA      B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız  DBA D AaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız  C ADDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DD  dbD C  A d   AB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız           B         

S D Y B%
Türkçe 20 13 3 65
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 3 1 30
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 0 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 1 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 0 80
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 3 35
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 1 0 5
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

238,633 64,19
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ZEYNEP ECE KARAKOYUN 90 46 24 20 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 69 97 211 898 % 64,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCcACAADaDBc DBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız  ABCcAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BD ABbdDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBC BA  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 7 12 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  ac d a c  D a    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDdbBdbdDbCA adB A

S D Y B%
Türkçe 20 16 3 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 2 50
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 1 7 5
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 8 50
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

471,283 1,93
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ZEYNEP TUĞÇE TERCAN 90 85 4 1 83 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 4 5 27 % 1,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBCDBABCCDACAADDDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız bC ADDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DDDCBADCCBDbACDBCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BABDDCACdBBDdACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 10 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

200,213 75,91
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7  -  0
ZEYNEPACAR 90 47 41 2 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 86 121 261 1062 % 75,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 67 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız cB DBAdCaDAaAdcbDdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDccBDcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız bCBADDBCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DbaddAbabaadcbcBdAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız Bb DDCbaaBcbAACdcBDb

S D Y B%
Türkçe 20 9 10 45
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 9 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

280,700 49,82
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7A  -  11
BİNGOLYARENATALAY 90 54 26 10 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 48 70 153 697 % 49,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDACAAcDDBcaDBbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDaAaCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ddabdBcDDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız ad  d b ABCa      DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız bCCDaABcbBDcCACaBBcA

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 5 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

370,143 21,52
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7A  -  704
DORUK ŞEN 90 73 16 1 67 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 23 50 301 % 21,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BbCDACAADDDBAdDBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBaAcdCABCbD CBdaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız cCCDdABBbBDDCAbdBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 8 55
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

147,977 88,71
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7A  -  437
ECRİN NİSA SERİN 90 26 41 23 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 99 138 309 1241 % 88,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCadCcAcDbBddDBCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız aABCbAdbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDcaCbDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız Aadbdacbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 5 15 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  a cc d            a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız dCa dbB  d D  b B bd

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 2 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 0 5 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 4 8 20
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

144,940 89,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7A  -  309
ESMA CAMCI 90 33 49 8 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 100 140 312 1251 % 89,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCbddcA aca aaBCDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız abB aAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDcA CbcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdBCCd aca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CdBcbcad cdabaCBdaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız  aacCcBBdacDacbac Dc

S D Y B%
Türkçe 20 7 11 35
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 14 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 13 25
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

283,650 49,04
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7A  -  283
HAKTAN YILDIRIM 90 54 27 9 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 47 69 148 686 % 49,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCDACAAbDbBA DBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCbAAcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDcAdCADdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdaCC ADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız C  Dd badBCD cC c Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız bCCDdbBBAcDbdAbCBa c

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 7 35
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 9 50
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

258,057 57,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7A  -  0
HAMZA * ÇAKAYA 90 53 34 3 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 60 86 186 805 % 57,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCDACAAabDccbcBdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız dABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDaABCAaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AdaCacdDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız bb c cdCAB bbbCdcbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABBbBDcCAbbBaDA

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 13 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

445,717 5,29
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7A  -  0
MEHMET DANKAZ 90 79 10 1 75 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 10 17 74 % 5,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDACAADaDBAaDBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız dABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCbbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBDb CCABCDDDCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABBdBDDCACCBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 1 90
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

201,047 75,70
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7A  -  455
TUANA AKKAYA 90 32 20 38 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 85 119 259 1059 % 75,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBCbBABdC AbbAaD BAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız   AdbDABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDacaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız    d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D   cA CC  d  Dc d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız cc cD  C       a    

S D Y B%
Türkçe 20 13 5 65
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 3 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 5 4 25
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 4 10
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

251,937 59,54
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7B  -  0
ECRİN SU ÖZÇELIK 90 51 28 11 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 63 89 194 833 % 59,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız cBdDBABdCDACAAaaDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAAbDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBABDcABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız aCaADbcdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız Dbaddcc  Bac a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız B dcDC CadBcAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 9 10
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

181,840 80,77
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7B  -  71
HASAN SEVİNÇ 90 40 50 0 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 93 129 279 1130 % 80,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBAdbCabbbcaDbBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız bDAADaAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDcAcDcddC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız daBdDDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DacaccaadcbcddDdCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız dAaDaCbCdBaaAcCCABaa

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

264,180 55,11
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7B  -  0
MERYEM HOCAOĞLU 90 53 19 18 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 55 81 172 771 % 55,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDAbAADbDaAdDBCbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBdbBADcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  C         D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız dCCDCcBcbdDDCACaBBcd

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 2 0 10
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

216,893 70,98
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7B  -  57
ÖMER TALHA KARADAĞ 90 40 31 19 29 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 76 107 236 993 % 70,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DaaDdbcabcACbdabDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız  DAAcDABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız baBcBDDcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CbBdDDdbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D  b       db D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız ac DDCACaBB AACCAB C

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 3 10
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 14 3 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

391,470 16,01
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7B  -  215
ZEYNEP KARAKUŞ 90 72 15 3 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 20 41 224 % 16,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBCDBABdCcACdAcDDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBABDDbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız bCBADDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DDDb ADCCB b aDBCdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BbBDDCACaBBDAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 4 65
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

298,180 43,60
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7B  -  0
ZEYNEP ZEHRA ÇETIN 90 58 23 9 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 38 55 122 610 % 43,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DB DBbdbCDACAcDDDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CbAdDDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız b BABDDdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız C aADDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız b caBda CB b Ccd dBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BccDDCAbaBBDA CCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 9 30
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

459,070 3,07
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  0
ALPEREN ÖZEN 90 83 4 3 81 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 5 10 43 % 3,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız B CDACAADDDBAaDB aBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBDA CCABCDDDCdADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABBABDDCACCBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 16 2 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 1 90
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 20 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

133,787 91,42
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  2
ARDAAKILIÇ 90 25 65 0 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1279.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 102 142 319 1279 % 91,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCcdCdAaaaccaDBdDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız cAcdbddabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız cDabadbcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız daaddacDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CddaccdbABbaDadBAaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız cbaDbdaaddDcabCdBdDA

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 0 2 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 6 14 30
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

206,840 74,20
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  407
BERRAK VURDUM 90 38 30 22 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 82 115 252 1038 % 74,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCcACAAa DBA cB DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BdBCbAdDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız  D bBCdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız Abcdd c Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  dB b ad BCa   c  Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACa  bBcdaD  ca c Dd

S D Y B%
Türkçe 20 14 3 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 2 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 6 20
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 7 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 9 25
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

305,477 41,46
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  5035
DORA ARIKAN 90 61 28 1 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 34 50 109 580 % 41,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBbDBABdCDAbbAcDDacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAAaDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bbBABDbAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCdADDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız D DacbaddcDdcCbdCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BABDDCACCBBcAACCbBDC

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 12 35
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

220,663 70,41
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  10
EYLÜL ÖZ 90 40 37 13 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 75 106 234 985 % 70,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCcACdAbDDacdDBdbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız ddBCDAdDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız aabbdCcDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ddBCbcdDDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CC aA            Daa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız dCacdABdAccDCACaBaDA

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 3 20
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 9 55
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

124,973 92,85
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  516
GÜL YAREN DEMİR 90 25 53 12 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 103 143 322 1299 % 92,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BadcACAd bcac aBdDc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız aABCDAdcDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız aDbddCAbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız  bcb dA ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CadDcba ABCb b adcaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ddbcdAa bcc bdbaB aA

S D Y B%
Türkçe 20 6 11 30
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 6 10
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 3 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 11 30
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 3 14 15
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

419,563 9,86
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  0
HASAN KAAN ALTAY 90 76 11 3 72 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 17 31 138 % 9,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdDBcB CDACAADaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADBABDcAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CbBADDBCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız bDDCBADCCBDA aDBCAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız ccBDDCACCBBDAACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 3 80
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 2 80
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

272,057 52,68
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  366
MUAZ BÜLBÜL 90 49 24 17 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 53 78 163 737 % 52,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız cBdDBABCCaACAAaaDBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBcBDcAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız d  AcaB  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DccaBc  a    CDd  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız B aDDCcC BccAACCABD 

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 3 30
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 6 25
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 4 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

97,587 97,86
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7C  -  2600
ORÇUN ALİ ÇOPUROĞLU 90 26 64 0 4 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 108 150 339 1369 % 97,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız ddabbadccDDBdCacCcdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABdbAdDDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BaDdBdcDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ddaCbabbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CddcAdCadcdcccaBbbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız bdacdbadABcbadbaBdcd

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 3 17 15
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

190,640 79,06
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7D  -  0
BERAT KIZILTAŞ 90 32 26 32 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 90 126 272 1106 % 79,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCcACAccaDdAaDBCDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız a BCDA DDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BaDd abDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  C  c   b  a   d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız d CaacBBA DD ACacacA

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 7 1 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 0 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 4 40
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 1 4 5
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 8 45
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

279,863 50,25
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7D  -  0
CEVDET TANYELİ 90 49 17 24 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 49 71 155 703 % 50,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BbCcACdA bDBACDB DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDcAcCb BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CbB c C cB Da  d D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCbBB  bbCACbBB b

S D Y B%
Türkçe 20 13 4 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 0 10
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 7 5 35
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 12 5 60
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

235,967 65,48
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7D  -  46
EYÜPEMİR VARGÜN 90 47 39 4 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 72 101 218 916 % 65,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız Bb DACAAbDDBA DaCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BdBCDAdDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDcAaCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız bCdbdcc aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBadcbaAdCDbcaBd Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız dCCbCAadbcca*bCaBdbA

S D Y B%
Türkçe 20 15 3 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 7 20
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 11 40
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 13 35
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

448,453 4,79
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7E  -  0
BETÜL ERDAL 90 83 7 0 80 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 8 15 67 % 4,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız dCCDACAADDDBACDBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDAaCADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBCCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBDbACdABCbDDbBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABdABDDCACCBBDA

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 4 80
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

287,843 47,32
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7E  -  902
EGEMEN CİVELEK 90 55 27 8 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 45 65 143 662 % 47,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız ddCDAC AaaDBcaDB DBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BdBCcAAcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDcAcad BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız ACBbCBADDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CbBcA C cBaDcbdcdb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACC CABBABDDCACbBcDA

S D Y B%
Türkçe 20 11 7 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 10 30
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 17 2 85
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

186,527 79,70
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7E  -  352
EMİRHAN KUTAY ATMACA 90 31 35 24 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 92 128 276 1115 % 79,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız aBCcBAddCDAdcAaaDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız dcAdDDABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBcdaDdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız adadaDcacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız Dc b       A  aB  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız B  c  AC d    CCcB  

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 4 15
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 3 30
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

249,583 60,47
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7E  -  735
FURKANDURSUN GÜRBÜZ 90 48 35 7 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 66 92 200 846 % 60,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DdCadbBCCcAC d D dcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAAbDdBdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız cDBc cbc C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CCBADDdCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DcbdcADCbBcA CDB cBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız abcDDCdCbdBDAbCdABaC

S D Y B%
Türkçe 20 8 9 40
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 5 30
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 10 8 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 9 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

386,437 17,73
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7E  -  98
MUHAMMET SADIKOĞLU 90 72 14 4 67 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 21 44 248 % 17,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCcACAdDcDBACDBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCDA DDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDbABCADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız AaBCCBADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CCBDAAdCbBCDDcCBAb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCDCABBccDDC CaBaDA

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 0 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 2 1 67
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 14 4 70
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

168,267 84,70
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7E  -  0
SELİN HARMANCI 90 35 55 0 16 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 96 133 293 1185 % 84,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBCcdbBbbbbddAabDdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAADDAadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız ADaccbbccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız bbadaaBCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız acDddcbaCBDdcacBCAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız ddcDcaACaBdccACaAcDb

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 8 12 40
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

205,677 74,55
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7F  -  306
ECESU YIL AZ 90 40 36 14 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 83 116 255 1043 % 74,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız cBdDBbBaCDdCddaabBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CDAc DABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız dDBcBDDAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız bdddDD aaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DD  d a bBDbdbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız BdBDbCACCddcdbCa B  

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 2 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 5 6 25
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 8 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

165,880 85,13
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7F  -  1022
ÖMER ÇEVİK 90 24 9 57 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 97 135 297 1191 % 85,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 1 11 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBCDBbB C A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız  DA DDAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız AaBA DDAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız      b  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız     B   b     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız        b       C    

S D Y B%
Türkçe 20 8 1 40
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 6 2 60
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 0 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 1 10
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 1 2 5
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 1 1 5
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uzay kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

277,613 50,82
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7F  -  0
TAHA SARIÇİÇEK 90 52 17 21 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 50 73 157 711 % 50,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 1 4 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BCCDACAAa D A DB DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız  ABCDAADDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDabdCdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız  CBCCaA DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız CC c  bddB ca  B  *B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız ACCD bBB aDD bC B  c

S D Y B%
Türkçe 20 15 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 1 70
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 7 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 10 4 50
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

261,540 56,40
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7G  -  60
ECRİ DURU BELLİ 90 46 16 28 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 58 84 179 789 % 56,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCDAbbAcDDBACcBCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCbAdDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız BDDABCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız  a  b bCABdDD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız cCbDdc  ABDDC C   D 

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 4 25
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 4 45
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

124,623 92,99
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7G  -  0
ECRİN BALTA 90 32 55 3 13 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 104 144 324 1301 % 92,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DBdbdcBCCaAdbcDDaBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CbAAbDAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız bDBABDcAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız dbadbDBd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız DccadbbCdacbdacadbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız cbBDcabbdaabAdCCca  

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 1 1 33
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 2 18 10
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 13 25
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

251,750 59,69
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7G  -  0
GÖKALP KOÇAK 90 44 22 24 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 64 90 196 835 % 59,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBCDBABCCDACAADDDBAC

Cevaplarınız DdbDB BdCcACAADaDBc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDAADDABAB

Cevaplarınız CcAADDAddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADBABDDABC

Cevaplarınız daaA DcdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBADDBCBA

Cevaplarınız CbcADDBCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCBADCCBDAACDBCABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BABDDCACCBBDAACCABDC

Cevaplarınız adBDDCAbaBB AACCABDC

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 2 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 6 30
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Uzay sondalarını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



7. SINIF ÖĞRENCİ TARAMA SINAVI

289,733 46,75
%

ANKARA / ÇANKAYA
matbir kızılay-etimesgut havuz

7G  -  0
MEHMET ÇETİN KENAR 90 53 25 12 44 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 44 63 140 654 % 46,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 110 152 346 1399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCCDACAADDDBACDBCDBA

Cevaplarınız BdCaACA DbDBc cB DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BABCDAADDA

Cevaplarınız BABCbAdDDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDDABCADBA

Cevaplarınız aaDbaCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ACBCCBADDB

Cevaplarınız  CBbC ADDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A CCBDAACCABCDDDCBADDB

Cevaplarınız db  b d A  DDDdBAaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACCDCABBABDDCACCBBDA

Cevaplarınız bCCDCABBbBDDbACCBaDA

S D Y B%
Türkçe 20 11 5 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti   ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 2 1 1 50
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Allah   ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
İslam   da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
En   âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 2 60
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 3 3 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 7 7 35
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Uzay sondalarını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Hücrenin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uzay kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
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